
OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 35 5 33,75 24 4 23,00 11 2 10,50 11 1 10,75 5 7 3,25 86 19 81,25 481,890 8

2 1628 KÜBRA AKÇA 11A 23 12 20,00 27 5 25,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 3 3,25 65 29 57,75 371,515 79

3 1606 MUHAMMED BAĞCI 11A 25 3 24,25 21 5 19,75 4 4 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 53 18 48,50 339,615 110

4 0 SAFİ S 11H 37 3 36,25 7 5 5,75 3 2 2,50 1 0 1,00 48 10 45,50 338,845 113

5 17 ÖZGE GELEN 11A 16 6 14,50 23 13 19,75 7 3 6,25 2 0 2,00 48 22 42,50 300,128 168

6 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 29 10 26,50 5 2 4,50 3 1 2,75 2 3 1,25 39 16 35,00 281,480 191

7 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 28 12 25,00 8 6 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 41 24 35,00 280,345 193

8 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 22 9 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 3 4,25 38 16 34,00 264,573 215

9 1519 LEYLA İPEK 11B 22 10 19,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 37 20 32,00 260,250 224

10 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 23 12 20,00 6 3 5,25 5 1 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 36 19 31,25 256,645 230

11 1557 HÜMEYSA ALĞUR 11A 21 6 19,50 6 4 5,00 4 3 3,25 1 2 0,50 3 2 2,50 35 17 30,75 253,713 234

12 1533 MUHAMM D YEŞİLOT 11C 24 16 20,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 3 4 2,00 38 30 30,50 253,635 235

13 1440 HATİCE AKYILDIZ 11C 28 9 25,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 32 15 28,25 252,545 236

14 1558 ESRA ASLI 11A 23 13 19,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 2 3,50 36 24 30,00 250,588 243

15 1496 SEL İNAZ ÇİMER 11D 27 7 25,25 3 4 2,00 1 2 0,50 31 13 27,75 250,160 245

16 1516 EMİNE EVLİYA 11C 20 9 17,75 7 14 3,50 8 5 6,75 0 9 -2,25 5 5 3,75 40 42 29,50 244,878 254

17 1563 EMRE ATEŞ 11B 22 12 19,00 7 7 5,25 4 2 3,50 1 1 0,75 34 22 28,50 244,548 255

18 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 21 17 16,75 11 3 10,25 3 6 1,50 35 26 28,50 244,305 256

19 1529 11C 22 11 19,25 4 4 3,00 5 2 4,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 34 22 28,50 243,338 258

20 1444 ÜMİTELİTAŞ 11A 20 16 16,00 5 5 3,75 6 8 4,00 5 5 3,75 3 4 2,00 39 38 29,50 242,033 259

21 34 MERT CAN SEVİNDİK 11A 9 4 8,00 20 11 17,25 5 5 3,75 1 1 0,75 35 21 29,75 238,990 266

22 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 20 4 19,00 8 4 7,00 28 8 26,00 236,400 273

23 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 21 11 18,25 4 2 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 31 17 26,75 235,375 274

24 1614 RUMEYSA MERD 11B 20 11 17,25 4 8 2,00 8 4 7,00 0 6 -1,50 3 2 2,50 35 31 27,25 234,435 278

25 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 23 17 18,75 6 5 4,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 34 32 26,00 234,325 279

26 1467 TUĞBA ÇA KIR 11B 21 6 19,50 4 9 1,75 6 1 5,75 0 5 -1,25 31 21 25,75 232,490 284

27 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 22 15 18,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 31 23 25,25 230,450 288

28 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 19 18 14,50 6 5 4,75 6 5 4,75 2 6 0,50 3 5 1,75 36 39 26,25 227,915 289

29 1538 FATMANUR SIRMA 11D 22 5 20,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 9 23,75 227,478 290
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

30 29 BAHAR YILDIZ 11C 22 14 18,50 2 4 1,00 4 5 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 32 29 24,75 226,443 291

31 997 MUHAMMET SOLAK 11A 18 19 13,25 10 8 8,00 7 6 5,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 36 41 25,75 226,240 292

32 1552 NUR ATMIŞ 11A 19 13 15,75 9 12 6,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 1 1,75 35 41 24,75 225,335 295

33 1560 KADER YAREN  KARA 11A 17 11 14,25 11 10 8,50 4 6 2,50 1 10 -1,50 3 8 1,00 36 45 24,75 224,565 296

34 1534 EREN KIYAGAN 11C 22 9 19,75 3 2 2,50 4 8 2,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 30 29 22,75 222,160 302

35 1591 M EMİN BAYANA 11D 20 8 18,00 1 1 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 13 23,75 221,625 303

36 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 20 20 15,00 8 23 2,25 5 6 3,50 3 6 1,50 4 6 2,50 40 61 24,75 221,300 308

37 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 14 10 11,50 10 4 9,00 6 7 4,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 31 25 24,75 220,173 312

38 0 MEHMET ALİ DANACI 11C 21 19 16,25 8 7 6,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 32 36 23,00 219,785 314

39 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 20 10 17,50 6 6 4,50 5 9 2,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 33 41 22,75 219,728 315

40 1521 MEHMT  ALİ KARACA 11C 19 10 16,50 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 27 16 23,00 219,305 316

41 28 MUSTAFA KOCA 11B 15 13 11,75 8 13 4,75 7 7 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 35 41 24,75 217,503 319

42 1556 İBRAHİM HAKKI ÇAĞLAR11B 17 8 15,00 5 5 3,75 4 6 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 30 29 22,75 214,855 324

43 1456 MERVE GÖK 11A 19 18 14,50 7 24 1,00 6 7 4,25 5 7 3,25 2 7 0,25 39 63 23,25 213,868 327

44 1503 NURCAN BARUT 11C 19 1 18,75 3 3 2,25 22 4 21,00 213,650 328

45 1523 YAREN TEKE 11C 20 9 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 25 15 21,25 213,045 330

46 1547 GİZEM KARAÖMER 11C 16 7 14,25 2 1 1,75 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 27 16 23,00 213,040 331

47 48 NAZLICAN ÇALIM 11A 22 10 19,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 18 20,50 212,698 333

48 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 18 10 15,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 26 16 22,00 211,068 335

49 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 14 14 10,50 10 4 9,00 6 7 4,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 31 33 22,75 210,903 336

50 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 17 5 15,75 6 9 3,75 5 9 2,75 2 9 -0,25 1 7 -0,75 31 39 21,25 210,498 337

51 949 BURAK SEVİNÇ 11D 21 19 16,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 27 25 20,75 208,383 340

52 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 13 3 12,25 6 3 5,25 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 25 12 22,00 208,365 341

53 1504 MEHMET CAN KAFAS 11A 3 5 1,75 20 5 18,75 5 6 3,50 28 16 24,00 207,595 342

54 1572 GÖKSU ALTAN 11C 21 15 17,25 3 8 1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 28 32 20,00 206,373 344

55 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 17 6 15,50 2 2 1,50 4 3 3,25 23 11 20,25 204,653 352

56 1500 SİNEM YAŞAN 11C 19 9 16,75 3 2 2,50 22 11 19,25 203,775 354

57 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 16 16 12,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 27 24 21,00 203,433 356

58 1484 BUSE YILDIZ 11C 19 6 17,50 1 1 0,75 1 1 0,75 21 8 19,00 202,853 357
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

59 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11B 13 10 10,50 10 8 8,00 5 6 3,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 29 33 20,75 202,633 358

60 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 3 4 2,00 3 11 0,25 5 8 3,00 2 11 -0,75 33 54 19,50 201,325 359

61 1570 EBRU YILDIRIM 11C 18 8 16,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 23 18 18,50 200,015 363

62 1574 NURCAN EREN 11A 14 6 12,50 4 7 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 25 19 20,25 200,010 364

63 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 4 3 3,25 3 9 0,75 4 3 3,25 3 4 2,00 29 35 20,25 198,145 367

64 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 20 12 17,00 2 5 0,75 22 17 17,75 197,275 369

65 1586 EMRE KOCA 11B 19 21 13,75 11 27 4,25 30 48 18,00 195,150 374

66 1448 SELMA ÇAPAR 11A 17 13 13,75 2 5 0,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 1 1,75 25 26 18,50 194,480 375

67 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 12 5 10,75 3 4 2,00 6 4 5,00 2 3 1,25 23 16 19,00 192,088 380

68 1501 SILA ARSLAN 11D 18 12 15,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 22 19 17,25 191,930 381

69 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 10 12,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 24 25 17,75 191,863 382

70 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 20 20 15,00 5 14 1,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 28 44 17,00 191,535 383

71 1511 EMİN TUFEK 11B 18 22 12,50 4 9 1,75 5 9 2,75 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 60 18,00 191,163 384

72 1592 * SEYİN HİLMİ KILINÇ 11A 18 19 13,25 10 22 4,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 7 -0,75 32 60 17,00 190,698 385

73 1463 SEVGİ BULDUK 11B 18 22 12,50 13 26 6,50 2 12 -1,00 1 12 -2,00 3 10 0,50 37 82 16,50 188,975 386

74 1446 TAHSİN BALCI 11B 19 21 13,75 3 5 1,75 3 5 1,75 1 1 0,75 1 9 -1,25 27 41 16,75 188,613 389

75 1607 RABİA TEKER 11D 18 13 14,75 3 8 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 24 16,00 186,968 391

76 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 18 18 13,50 3 7 1,25 4 7 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 26 38 16,50 186,873 392

77 1531 BÜŞRA GE İCİ 11A 17 8 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 9 15,75 186,458 393

78 1488 İREM BOLAT 11E 20 20 15,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 8 2,00 25 37 15,75 186,275 395

79 1539 GÜLSÜM DURUSOY 11A 10 8 8,00 9 3 8,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 21 14 17,50 186,238 396

80 32 MELİSA DUMAN 11A 14 26 7,50 13 27 6,25 3 11 0,25 3 10 0,50 5 8 3,00 38 82 17,50 183,913 401

81 1469 KADİR SÖZÜER 11C 16 12 13,00 1 1 0,75 3 7 1,25 0 7 -1,75 3 1 2,75 23 28 16,00 183,758 402

82 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 15 13 11,75 3 4 2,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 25 15,75 181,565 404

83 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 18 22 12,50 10 30 2,50 4 10 1,50 1 12 -2,00 3 10 0,50 36 84 15,00 180,400 407

84 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 11 7,25 6 9 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 3 3,25 24 29 16,75 178,828 409

85 1515 RABİA KÖYLÜ 11B 12 22 6,50 6 4 5,00 3 6 1,50 2 4 1,00 4 5 2,75 27 41 16,75 178,443 412

86 58 ALİ BUĞRA 11B 16 20 11,00 1 1 0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 22 27 15,25 177,470 413

87 971 HALİL KAÇAR 11D 15 14 11,50 3 0 3,00 18 14 14,50 177,150 417
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

88 1447 YASİN ALTIER 11B 11 25 4,75 8 15 4,25 7 7 5,25 5 5 3,75 1 7 -0,75 32 59 17,25 176,753 419

89 1443 M EREN KARAKAYA 11C 15 21 9,75 8 15 4,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 26 46 14,50 175,035 422

90 1477 AÇELYA AYMAZ 11B 14 16 10,00 2 0 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 21 27 14,25 172,883 423

91 1002 MEHMET SAPAN 11A 6 16 2,00 8 2 7,50 5 4 4,00 3 5 1,75 3 6 1,50 25 33 16,75 172,483 424

92 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 11 7 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 18 14 14,50 171,980 428

93 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 11 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 15 13,25 171,910 429

94 1480 AHMET ÇOBAN 11C 13 9 10,75 5 17 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 23 42 12,50 166,670 432

95 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 10 17 5,75 6 10 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 23 36 14,00 165,683 434

96 1541 YAREN KAL 11D 12 4 11,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 15 13 11,75 164,458 436

97 1585 HARUN CULHA 11D 13 17 8,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 18 22 12,50 164,123 437

98 1507 EREN KAYA 11D 13 10 10,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 17 11,75 163,958 438

99 973 FATMA ÇİFTÇİ 11B 11 15 7,25 9 17 4,75 2 6 0,50 22 38 12,50 163,535 439

100 1347 FURKAN YILDIZ 11B 10 11 7,25 3 7 1,25 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 19 26 12,50 160,980 440

101 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 9 12 6,00 7 6 5,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 27 12,25 160,978 441

102 1508 GÖRKEM * * K 11E 11 3 10,25 1 1 0,75 12 4 11,00 160,150 444

103 51 MUSACAN KÜLLÜK 11A 6 5 4,75 8 14 4,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 19 29 11,75 156,200 447

104 1450 HÜSEYİN GELİCİ 11D 11 11 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 15 18 10,50 155,718 449

105 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 8 8 6,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 17 23 11,25 154,288 450

106 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 13 22 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 25 7,75 143,140 462

107 101 ŞULE BEKLER 11C 10 30 2,50 6 6 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 38 8,50 140,055 463

108 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 7 10 4,50 3 5 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 12 19 7,25 136,795 465

109 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 22 8 20,00 2 13 -1,25 5 5 3,75 4 5 2,75 3 2 2,50 36 33 27,75

110 1476 AYNURNURCAN ÇİL 11E 25 11 22,25 1 4 0,00 3 0 3,00 29 15 25,25

111 1553 TAYFUN BİNER 11A 19 10 16,50 0 1 -0,25 9 5 7,75 1 1 0,75 29 17 24,75

112 20 ESRA BAĞSIZ 11D 23 17 18,75 1 10 -1,50 4 6 2,50 3 4 2,00 31 37 21,75

113 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 24 11 21,25 2 6 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 27 22 21,50

114 35 MERYEM GÖK 11D 23 17 18,75 6 34 -2,50 4 10 1,50 4 9 1,75 4 9 1,75 41 79 21,25

115 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 17 8 15,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 24 12 21,00

116 1602 TUĞÇE İLGAZİ 11C 19 15 15,25 1 3 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 27 29 19,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

117 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 20 10 17,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 22 19 17,25

118 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 19 7 17,25 19 7 17,25

119 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 21 12 18,00 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 23 26 16,50

120 1509 AHMET BAĞ 11D 19 13 15,75 0 1 -0,25 19 14 15,50

121 1584 ALİ KÜÇÜK 11A 6 32 -2,00 19 15 15,25 4 10 1,50 4 8 2,00 1 11 -1,75 34 76 15,00

122 1009 MERVE KOCACIK 11D 21 19 16,25 0 4 -1,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 33 14,75

123 1559 MUHAMMEDCAN KÖSE 11D 2 11 -0,75 16 5 14,75 2 10 -0,50 3 8 1,00 23 34 14,50

124 0 MUSTAFA SEVİNÇ 11C 18 22 12,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 21 26 14,50

125 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 16 7 14,25 16 7 14,25

126 1562 ŞULE KARA 11E 18 11 15,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 24 14,00

127 1568 HAT İE   T*PU 11D 20 20 15,00 2 9 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 23 38 13,50

128 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 14 7 12,25 1 1 0,75 15 8 13,00

129 52 SUDENAZ ELMAS 11D 18 22 12,50 4 15 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 24 45 12,75

130 1550 SIDIKA SARCAN 11D 18 21 12,75 18 21 12,75

131 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 9 12,75 15 9 12,75

132 1455 SILA YERLİ 11E 18 22 12,50 18 22 12,50

133 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 14 12 11,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 16 12,00

134 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 13 15 9,25 4 27 -2,75 6 7 4,25 1 4 0,00 2 6 0,50 26 59 11,25

135 1506 ZEHRA POLAT 11D 14 17 9,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 18 27 11,25

136 1589 MURATÇAY 11D 13 7 11,25 13 7 11,25

137 1465 MEHMET HATİPOĞLU 11C 15 24 9,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 20 36 11,00

138 1441 NUR BÜYÜK 11E 15 16 11,00 15 16 11,00

139 1577 İREM TOPÇU 11C 17 23 11,25 7 31 -0,75 24 54 10,50

140 1587 NİSA NUR KATAN 11D 16 18 11,50 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 19 34 10,50

141 1561 ENE  KÖSE 11C 13 11 10,25 1 4 0,00 14 15 10,25

142 1583 MELDA ÇOLAK 11D 16 16 12,00 0 4 -1,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 19 35 10,25

143 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 13 12 10,00 13 12 10,00

144 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 9 9,75

145 1588 MUTİA DURUR 11E 12 10 9,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 21 9,75

                                                5 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

KATILIMLAR

146 1498 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 12 20 7,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 15 24 9,00

147 1439 EMİN BAŞAR 11C 13 26 6,50 0 2 -0,50 4 8 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 19 41 8,75

148 1461 AHMET ÇAPAR 11D 14 15 10,25 2 12 -1,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 2 4 1,00 19 42 8,50

149 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 12 10 9,50 0 5 -1,25 12 15 8,25

150 1599 MEHMET CAN YILDIZ 11D 15 25 8,75 3 18 -1,50 5 9 2,75 0 7 -1,75 23 59 8,25

151 1567 ZEHRA CENGİZ 11C 12 15 8,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 13 21 7,75

152 1451 BEKİR DUMAN 11C 11 13 7,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 18 7,50

153 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 14 25 7,75 7 33 -1,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 24 67 7,25

154 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 8 17 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 20 4,00

155 1595 ALİ AYGIRGÖL 11A 1 5 -0,25 7 23 1,25 2 10 -0,50 1 9 -1,25 3 10 0,50 14 57 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1628 KÜBRA AKÇA 11A 23 12 20,00 27 5 25,75 6 4 5,00 5 5 3,75 4 3 3,25 65 29 57,75 371,515 79

2 1606 MUHAMMED BAĞCI 11A 25 3 24,25 21 5 19,75 4 4 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 53 18 48,50 339,615 110

3 17 ÖZGE GELEN 11A 16 6 14,50 23 13 19,75 7 3 6,25 2 0 2,00 48 22 42,50 300,128 168

4 1557 HÜMEYSA ALĞUR 11A 21 6 19,50 6 4 5,00 4 3 3,25 1 2 0,50 3 2 2,50 35 17 30,75 253,713 234

5 1558 ESRA ASLI 11A 23 13 19,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 2 3,50 36 24 30,00 250,588 243

6 1444 ÜMİTELİTAŞ 11A 20 16 16,00 5 5 3,75 6 8 4,00 5 5 3,75 3 4 2,00 39 38 29,50 242,033 259

7 34 MERT CAN SEVİNDİK 11A 9 4 8,00 20 11 17,25 5 5 3,75 1 1 0,75 35 21 29,75 238,990 266

8 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 23 17 18,75 6 5 4,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 34 32 26,00 234,325 279

9 997 MUHAMMET SOLAK 11A 18 19 13,25 10 8 8,00 7 6 5,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 36 41 25,75 226,240 292

10 1552 NUR ATMIŞ 11A 19 13 15,75 9 12 6,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 1 1,75 35 41 24,75 225,335 295

11 1560 KADER YAREN  KARA 11A 17 11 14,25 11 10 8,50 4 6 2,50 1 10 -1,50 3 8 1,00 36 45 24,75 224,565 296

12 1456 MERVE GÖK 11A 19 18 14,50 7 24 1,00 6 7 4,25 5 7 3,25 2 7 0,25 39 63 23,25 213,868 327

13 48 NAZLICAN ÇALIM 11A 22 10 19,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 18 20,50 212,698 333

14 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 18 10 15,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 26 16 22,00 211,068 335

15 1504 MEHMET CAN KAFAS 11A 3 5 1,75 20 5 18,75 5 6 3,50 28 16 24,00 207,595 342

16 1574 NURCAN EREN 11A 14 6 12,50 4 7 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 25 19 20,25 200,010 364

17 1448 SELMA ÇAPAR 11A 17 13 13,75 2 5 0,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 1 1,75 25 26 18,50 194,480 375

18 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 12 5 10,75 3 4 2,00 6 4 5,00 2 3 1,25 23 16 19,00 192,088 380

19 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 10 12,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 24 25 17,75 191,863 382

20 1592 * SEYİN HİLMİ KILINÇ 11A 18 19 13,25 10 22 4,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 7 -0,75 32 60 17,00 190,698 385

21 1531 BÜŞRA GE İCİ 11A 17 8 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 9 15,75 186,458 393

22 1539 GÜLSÜM DURUSOY 11A 10 8 8,00 9 3 8,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 21 14 17,50 186,238 396

23 32 MELİSA DUMAN 11A 14 26 7,50 13 27 6,25 3 11 0,25 3 10 0,50 5 8 3,00 38 82 17,50 183,913 401

24 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 11 7,25 6 9 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 3 3,25 24 29 16,75 178,828 409

25 1002 MEHMET SAPAN 11A 6 16 2,00 8 2 7,50 5 4 4,00 3 5 1,75 3 6 1,50 25 33 16,75 172,483 424

26 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 10 17 5,75 6 10 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 23 36 14,00 165,683 434

27 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 9 12 6,00 7 6 5,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 27 12,25 160,978 441

28 51 MUSACAN KÜLLÜK 11A 6 5 4,75 8 14 4,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 19 29 11,75 156,200 447



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 8 8 6,00 2 2 1,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 17 23 11,25 154,288 450

30 1553 TAYFUN BİNER 11A 19 10 16,50 0 1 -0,25 9 5 7,75 1 1 0,75 29 17 24,75

31 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 21 12 18,00 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 23 26 16,50

32 1584 ALİ KÜÇÜK 11A 6 32 -2,00 19 15 15,25 4 10 1,50 4 8 2,00 1 11 -1,75 34 76 15,00

33 1595 ALİ AYGIRGÖL 11A 1 5 -0,25 7 23 1,25 2 10 -0,50 1 9 -1,25 3 10 0,50 14 57 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 35 5 33,75 24 4 23,00 11 2 10,50 11 1 10,75 5 7 3,25 86 19 81,25 481,890 8

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 28 12 25,00 8 6 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 41 24 35,00 280,345 193

3 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 22 9 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 3 4,25 38 16 34,00 264,573 215

4 1519 LEYLA İPEK 11B 22 10 19,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 37 20 32,00 260,250 224

5 1563 EMRE ATEŞ 11B 22 12 19,00 7 7 5,25 4 2 3,50 1 1 0,75 34 22 28,50 244,548 255

6 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 21 17 16,75 11 3 10,25 3 6 1,50 35 26 28,50 244,305 256

7 1614 RUMEYSA MERD 11B 20 11 17,25 4 8 2,00 8 4 7,00 0 6 -1,50 3 2 2,50 35 31 27,25 234,435 278

8 1467 TUĞBA ÇA KIR 11B 21 6 19,50 4 9 1,75 6 1 5,75 0 5 -1,25 31 21 25,75 232,490 284

9 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 19 18 14,50 6 5 4,75 6 5 4,75 2 6 0,50 3 5 1,75 36 39 26,25 227,915 289

10 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 20 20 15,00 8 23 2,25 5 6 3,50 3 6 1,50 4 6 2,50 40 61 24,75 221,300 308

11 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 14 10 11,50 10 4 9,00 6 7 4,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 31 25 24,75 220,173 312

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 20 10 17,50 6 6 4,50 5 9 2,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 33 41 22,75 219,728 315

13 28 MUSTAFA KOCA 11B 15 13 11,75 8 13 4,75 7 7 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 35 41 24,75 217,503 319

14 1556 İBRAHİM HAKKI ÇAĞLAR11B 17 8 15,00 5 5 3,75 4 6 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 30 29 22,75 214,855 324

15 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 14 14 10,50 10 4 9,00 6 7 4,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 31 33 22,75 210,903 336

16 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 17 5 15,75 6 9 3,75 5 9 2,75 2 9 -0,25 1 7 -0,75 31 39 21,25 210,498 337

17 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 13 3 12,25 6 3 5,25 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 25 12 22,00 208,365 341

18 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 17 6 15,50 2 2 1,50 4 3 3,25 23 11 20,25 204,653 352

19 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11B 13 10 10,50 10 8 8,00 5 6 3,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 29 33 20,75 202,633 358

20 1586 EMRE KOCA 11B 19 21 13,75 11 27 4,25 30 48 18,00 195,150 374

21 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 20 20 15,00 5 14 1,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 28 44 17,00 191,535 383

22 1511 EMİN TUFEK 11B 18 22 12,50 4 9 1,75 5 9 2,75 5 8 3,00 1 12 -2,00 33 60 18,00 191,163 384

23 1463 SEVGİ BULDUK 11B 18 22 12,50 13 26 6,50 2 12 -1,00 1 12 -2,00 3 10 0,50 37 82 16,50 188,975 386

24 1446 TAHSİN BALCI 11B 19 21 13,75 3 5 1,75 3 5 1,75 1 1 0,75 1 9 -1,25 27 41 16,75 188,613 389

25 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 15 13 11,75 3 4 2,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 25 15,75 181,565 404

26 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 18 22 12,50 10 30 2,50 4 10 1,50 1 12 -2,00 3 10 0,50 36 84 15,00 180,400 407

27 1515 RABİA KÖYLÜ 11B 12 22 6,50 6 4 5,00 3 6 1,50 2 4 1,00 4 5 2,75 27 41 16,75 178,443 412

28 58 ALİ BUĞRA 11B 16 20 11,00 1 1 0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 22 27 15,25 177,470 413



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11B

KATILIMLAR

29 1447 YASİN ALTIER 11B 11 25 4,75 8 15 4,25 7 7 5,25 5 5 3,75 1 7 -0,75 32 59 17,25 176,753 419

30 1477 AÇELYA AYMAZ 11B 14 16 10,00 2 0 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 21 27 14,25 172,883 423

31 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 11 7 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 18 14 14,50 171,980 428

32 973 FATMA ÇİFTÇİ 11B 11 15 7,25 9 17 4,75 2 6 0,50 22 38 12,50 163,535 439

33 1347 FURKAN YILDIZ 11B 10 11 7,25 3 7 1,25 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 19 26 12,50 160,980 440

34 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 7 10 4,50 3 5 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 12 19 7,25 136,795 465

35 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 22 8 20,00 2 13 -1,25 5 5 3,75 4 5 2,75 3 2 2,50 36 33 27,75

36 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 13 15 9,25 4 27 -2,75 6 7 4,25 1 4 0,00 2 6 0,50 26 59 11,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 23 12 20,00 6 3 5,25 5 1 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 36 19 31,25 256,645 230

2 1533 MUHAMM D YEŞİLOT 11C 24 16 20,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 3 4 2,00 38 30 30,50 253,635 235

3 1440 HATİCE AKYILDIZ 11C 28 9 25,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 32 15 28,25 252,545 236

4 1516 EMİNE EVLİYA 11C 20 9 17,75 7 14 3,50 8 5 6,75 0 9 -2,25 5 5 3,75 40 42 29,50 244,878 254

5 1529 11C 22 11 19,25 4 4 3,00 5 2 4,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 34 22 28,50 243,338 258

6 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 20 4 19,00 8 4 7,00 28 8 26,00 236,400 273

7 29 BAHAR YILDIZ 11C 22 14 18,50 2 4 1,00 4 5 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 32 29 24,75 226,443 291

8 1534 EREN KIYAGAN 11C 22 9 19,75 3 2 2,50 4 8 2,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 30 29 22,75 222,160 302

9 0 MEHMET ALİ DANACI 11C 21 19 16,25 8 7 6,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 32 36 23,00 219,785 314

10 1521 MEHMT  ALİ KARACA 11C 19 10 16,50 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 27 16 23,00 219,305 316

11 1503 NURCAN BARUT 11C 19 1 18,75 3 3 2,25 22 4 21,00 213,650 328

12 1523 YAREN TEKE 11C 20 9 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 25 15 21,25 213,045 330

13 1547 GİZEM KARAÖMER 11C 16 7 14,25 2 1 1,75 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 27 16 23,00 213,040 331

14 1572 GÖKSU ALTAN 11C 21 15 17,25 3 8 1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 28 32 20,00 206,373 344

15 1500 SİNEM YAŞAN 11C 19 9 16,75 3 2 2,50 22 11 19,25 203,775 354

16 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 16 16 12,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 27 24 21,00 203,433 356

17 1484 BUSE YILDIZ 11C 19 6 17,50 1 1 0,75 1 1 0,75 21 8 19,00 202,853 357

18 1570 EBRU YILDIRIM 11C 18 8 16,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 23 18 18,50 200,015 363

19 1469 KADİR SÖZÜER 11C 16 12 13,00 1 1 0,75 3 7 1,25 0 7 -1,75 3 1 2,75 23 28 16,00 183,758 402

20 1443 M EREN KARAKAYA 11C 15 21 9,75 8 15 4,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 26 46 14,50 175,035 422

21 1480 AHMET ÇOBAN 11C 13 9 10,75 5 17 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 23 42 12,50 166,670 432

22 101 ŞULE BEKLER 11C 10 30 2,50 6 6 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 38 8,50 140,055 463

23 1602 TUĞÇE İLGAZİ 11C 19 15 15,25 1 3 0,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 27 29 19,75

24 0 MUSTAFA SEVİNÇ 11C 18 22 12,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 21 26 14,50

25 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 16 7 14,25 16 7 14,25

26 1465 MEHMET HATİPOĞLU 11C 15 24 9,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 20 36 11,00

27 1577 İREM TOPÇU 11C 17 23 11,25 7 31 -0,75 24 54 10,50

28 1561 ENE  KÖSE 11C 13 11 10,25 1 4 0,00 14 15 10,25



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11C

KATILIMLAR

29 1439 EMİN BAŞAR 11C 13 26 6,50 0 2 -0,50 4 8 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 19 41 8,75

30 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 12 10 9,50 0 5 -1,25 12 15 8,25

31 1567 ZEHRA CENGİZ 11C 12 15 8,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 13 21 7,75

32 1451 BEKİR DUMAN 11C 11 13 7,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 18 7,50

33 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 14 25 7,75 7 33 -1,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 24 67 7,25

34 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 8 17 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 20 4,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 29 10 26,50 5 2 4,50 3 1 2,75 2 3 1,25 39 16 35,00 281,480 191

2 1496 SEL İNAZ ÇİMER 11D 27 7 25,25 3 4 2,00 1 2 0,50 31 13 27,75 250,160 245

3 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 21 11 18,25 4 2 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 31 17 26,75 235,375 274

4 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 22 15 18,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 31 23 25,25 230,450 288

5 1538 FATMANUR SIRMA 11D 22 5 20,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 9 23,75 227,478 290

6 1591 M EMİN BAYANA 11D 20 8 18,00 1 1 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 13 23,75 221,625 303

7 949 BURAK SEVİNÇ 11D 21 19 16,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 27 25 20,75 208,383 340

8 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 3 4 2,00 3 11 0,25 5 8 3,00 2 11 -0,75 33 54 19,50 201,325 359

9 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 20 12 17,00 2 5 0,75 22 17 17,75 197,275 369

10 1501 SILA ARSLAN 11D 18 12 15,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 22 19 17,25 191,930 381

11 1607 RABİA TEKER 11D 18 13 14,75 3 8 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 24 16,00 186,968 391

12 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 18 18 13,50 3 7 1,25 4 7 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 26 38 16,50 186,873 392

13 971 HALİL KAÇAR 11D 15 14 11,50 3 0 3,00 18 14 14,50 177,150 417

14 1541 YAREN KAL 11D 12 4 11,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 15 13 11,75 164,458 436

15 1585 HARUN CULHA 11D 13 17 8,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 18 22 12,50 164,123 437

16 1507 EREN KAYA 11D 13 10 10,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 17 11,75 163,958 438

17 1450 HÜSEYİN GELİCİ 11D 11 11 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 15 18 10,50 155,718 449

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 13 22 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 25 7,75 143,140 462

19 20 ESRA BAĞSIZ 11D 23 17 18,75 1 10 -1,50 4 6 2,50 3 4 2,00 31 37 21,75

20 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 24 11 21,25 2 6 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 27 22 21,50

21 35 MERYEM GÖK 11D 23 17 18,75 6 34 -2,50 4 10 1,50 4 9 1,75 4 9 1,75 41 79 21,25

22 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 20 10 17,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 22 19 17,25

23 1509 AHMET BAĞ 11D 19 13 15,75 0 1 -0,25 19 14 15,50

24 1009 MERVE KOCACIK 11D 21 19 16,25 0 4 -1,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 33 14,75

25 1559 MUHAMMEDCAN KÖSE 11D 2 11 -0,75 16 5 14,75 2 10 -0,50 3 8 1,00 23 34 14,50

26 1568 HAT İE   T*PU 11D 20 20 15,00 2 9 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 23 38 13,50

27 52 SUDENAZ ELMAS 11D 18 22 12,50 4 15 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 24 45 12,75

28 1550 SIDIKA SARCAN 11D 18 21 12,75 18 21 12,75



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11D

KATILIMLAR

29 1506 ZEHRA POLAT 11D 14 17 9,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 18 27 11,25

30 1589 MURATÇAY 11D 13 7 11,25 13 7 11,25

31 1587 NİSA NUR KATAN 11D 16 18 11,50 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 19 34 10,50

32 1583 MELDA ÇOLAK 11D 16 16 12,00 0 4 -1,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 19 35 10,25

33 1498 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 12 20 7,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 15 24 9,00

34 1461 AHMET ÇAPAR 11D 14 15 10,25 2 12 -1,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 2 4 1,00 19 42 8,50

35 1599 MEHMET CAN YILDIZ 11D 15 25 8,75 3 18 -1,50 5 9 2,75 0 7 -1,75 23 59 8,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 4 3 3,25 3 9 0,75 4 3 3,25 3 4 2,00 29 35 20,25 198,145 367

2 1488 İREM BOLAT 11E 20 20 15,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 8 2,00 25 37 15,75 186,275 395

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 11 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 15 13,25 171,910 429

4 1508 GÖRKEM * * K 11E 11 3 10,25 1 1 0,75 12 4 11,00 160,150 444

5 1476 AYNURNURCAN ÇİL 11E 25 11 22,25 1 4 0,00 3 0 3,00 29 15 25,25

6 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 17 8 15,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 24 12 21,00

7 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 19 7 17,25 19 7 17,25

8 1562 ŞULE KARA 11E 18 11 15,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 24 14,00

9 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 14 7 12,25 1 1 0,75 15 8 13,00

10 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 9 12,75 15 9 12,75

11 1455 SILA YERLİ 11E 18 22 12,50 18 22 12,50

12 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 14 12 11,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 16 12,00

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 15 16 11,00 15 16 11,00

14 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 13 12 10,00 13 12 10,00

15 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 9 9,75

16 1588 MUTİA DURUR 11E 12 10 9,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 21 9,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11H SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11.SINIF DBS MF (2019-2020) 155 155 155 698

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,74 11,79 16,79 9,98 8,67 7,81 4,59 5,00 3,34 3,22 3,83 2,26 2,93 4,14 1,90 40,46 33,43 32,10 274,880

Okul Ortalaması 16,86 13,10 13,59 5,32 7,27 3,50 3,07 4,30 2,00 1,26 3,19 0,46 1,26 2,63 0,61 27,77 30,49 20,16 211,700

SINIF: 11H

KATILIMLAR

1 0 SAFİ S 11H 37 3 36,25 7 5 5,75 3 2 2,50 1 0 1,00 48 10 45,50 338,845 113

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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