
OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

KATILIMLAR

1 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 27 7 25,25 11 4 10,00 6 3 5,25 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 53 23 47,25 222,443 55

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 28 9 25,75 12 3 11,25 7 4 6,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 55 27 48,25 217,770 73

3 30 AHMET YUSUF 12A 14 9 11,75 9 6 7,50 8 4 7,00 6 2 5,50 2 2 1,50 2 1 1,75 12 5 10,75 53 29 45,75 215,258 77

4 1339 HATİCE KOŞUN 12B 24 8 22,00 8 5 6,75 7 5 5,75 5 1 4,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 51 21 45,75 213,345 83

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 18 3 17,25 3 6 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 10 4 9,00 36 14 32,50 198,840 146

6 1340 BÜŞRA  EKER 12B 22 16 18,00 8 6 6,50 4 7 2,25 7 0 7,00 2 3 1,25 4 5 2,75 47 37 37,75 194,848 163

7 1318 AHMET KAPLAN 12A 11 5 9,75 9 3 8,25 6 1 5,75 3 0 3,00 10 2 9,50 39 11 36,25 194,225 166

8 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 16 7 14,25 11 1 10,75 7 2 6,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 44 16 40,00 193,683 168

9 1372 HASAN ERGENÇ 12B 20 10 17,50 12 3 11,25 5 3 4,25 6 1 5,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 46 22 40,50 190,873 185

10 42 MUHSİN TAŞ 12B 17 12 14,00 4 8 2,00 6 6 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 9 7 7,25 41 39 31,25 187,973 195

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 14 7 12,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 4 0,00 9 2 8,50 34 15 30,25 186,355 201

12 1395 RABİA ABAY 12C 20 7 18,25 8 5 6,75 1 9 -1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 38 25 31,75 185,638 206

13 1329 FATMA BEYZA DEMİR 12C 21 8 19,00 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 34 13 30,75 185,208 207

14 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 12 8 10,00 6 3 5,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 11 2 10,50 33 18 28,50 184,385 213

15 1400 BARAN ÇORAKLI 12B 15 10 12,50 8 7 6,25 5 3 4,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 40 24 34,00 182,438 222

16 1344 NİDA GEDİK 12B 22 12 19,00 6 8 4,00 3 7 1,25 6 1 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 39 30 31,50 180,440 231

17 1338 MERTCAN KOÇAK 12C 21 19 16,25 7 8 5,00 3 9 0,75 6 2 5,50 0 5 -1,25 6 12 3,00 43 55 29,25 179,060 244

18 1390 DİLARA GÖÇER 12A 17 9 14,75 5 4 4,00 9 9 6,75 31 22 25,50 178,858 246

19 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 19 11 16,25 8 7 6,25 3 5 1,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 12 1,00 42 41 31,75 178,720 249

20 1325 TÜRKAN 12B 18 18 13,50 8 7 6,25 3 8 1,00 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 43 41 32,75 177,115 258

21 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 14 12 11,00 8 7 6,25 3 9 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 9 10 6,50 39 43 28,25 176,865 261

22 1398 YUSUF ÜNAL 12A 16 4 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 4 2 3,50 31 11 28,25 176,595 265

23 1364 MUSTAFA ATTİN 12C 17 21 11,75 7 5 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 39 34 30,50 176,210 270

24 1313 GİZEM DÖĞEL 12A 17 10 14,50 8 5 6,75 5 6 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 5 0,75 40 33 31,75 175,448 273

25 1433 MÜRŞİDE DEMİR 12A 19 6 17,50 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 8 2,00 32 20 27,00 175,240 276

26 1381 FERAY AKINCI 12C 14 12 11,00 8 7 6,25 3 8 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 9 5,75 38 40 28,00 174,838 281

27 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 22 11 19,25 4 10 1,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 3 11 0,25 37 39 27,25 174,573 286

28 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 10 15,50 2 1 1,75 7 5 5,75 27 16 23,00 173,858 290

29 1312 MELİKE PALTA 12A 18 8 16,00 7 4 6,00 25 12 22,00 173,580 293
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OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

KATILIMLAR

30 15 BEYZA ÇİLO 12A 19 4 18,00 5 7 3,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 31 17 26,75 173,450 295

31 1358 ALİ AŞIK 12B 15 13 11,75 8 5 6,75 5 5 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 35 28 28,00 172,210 303

32 1309 ELARSLAN S 12C 14 23 8,25 9 3 8,25 10 0 10,00 5 1 4,75 1 4 0,00 3 4 2,00 42 35 33,25 170,810 318

33 40 FİLİZ ÇET İN 12A 14 5 12,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 28 21 22,75 170,253 322

34 1324 MERVE NUR SAĞIR 12A 13 6 11,50 8 3 7,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 6 6 4,50 31 20 26,00 169,705 325

35 1386 EMİNE EDEN 12B 21 10 18,50 6 7 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 31 28 24,00 169,288 328

36 1377 ÜMMÜHAN KOYUNCU 12A 16 11 13,25 6 9 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 5 1,75 34 33 25,75 166,068 342

37 976 ASIM DÖNMEZ 12B 10 8 8,00 6 9 3,75 6 5 4,75 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 34 28 27,00 163,675 364

38 1310 FİDAN ARDA 12A 9 0 9,00 8 5 6,75 8 7 6,25 25 12 22,00 163,203 373

39 0 TOLUNAY AVCI 12A 11 8 9,00 10 3 9,25 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 33 16 29,00 160,840 385

40 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 10 19 5,25 5 10 2,50 9 3 8,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 6 4,50 36 42 25,50 159,155 404

41 1076 ELİF YAKAR 12C 12 3 11,25 7 4 6,00 1 2 0,50 6 0 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 28 13 24,75 158,093 412

42 1334 TUĞBA IŞIK 12A 20 11 17,25 1 0 1,00 3 11 0,25 24 22 18,50 157,453 417

43 1366 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 11 17 6,75 6 9 3,75 9 2 8,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 33 32 25,00 157,440 419

44 1349 YUNUS KAYA 12A 8 4 7,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 8 4 7,00 22 11 19,25 157,310 422

45 1391 EM RHAN KARA 12C 10 11 7,25 10 2 9,50 5 4 4,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 33 24 27,00 156,538 424

46 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 6 4 5,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 11 8 9,00 23 21 17,75 156,130 426

47 1353 YAĞMUR GÖKTEPE 12A 16 3 15,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 25 17 20,75 155,220 430

48 1346 ELİF KIZMAZ 12A 13 6 11,50 7 5 5,75 1 3 0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 30 27 23,25 154,998 433

49 1333 TESLİME ERDAL 12A 13 7 11,25 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 28 22 22,50 154,493 439

50 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 15 25 8,75 10 5 8,75 8 4 7,00 33 34 24,50 153,250 450

51 43 SEFA KARA 12A 12 4 11,00 1 2 0,50 6 6 4,50 19 12 16,00 152,925 452

52 9 M EMİN KERAR 12C 14 7 12,25 3 8 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 8 3,00 24 30 16,50 152,420 457

53 1369 BEY*GÜL  GÖKKAN 12A 17 15 13,25 6 4 5,00 3 10 0,50 26 29 18,75 152,155 460

54 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 15 10 12,50 5 7 3,25 20 17 15,75 152,153 461

55 1352 MEDİNE SARI 12A 11 4 10,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 4 3,00 22 14 18,50 152,110 462

56 1406 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 12 10 9,50 6 8 4,00 3 5 1,75 4 2 3,50 1 4 0,00 3 5 1,75 29 34 20,50 151,818 464

57 0 YAĞIZ KAYMAZ 12A 12 15 8,25 7 6 5,50 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 33 32 25,00 151,643 465

58 1356 12A 12 8 10,00 4 3 3,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 24 17 19,75 151,398 467
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OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

KATILIMLAR

59 41 HACEP ÇAPAR 12A 13 8 11,00 6 7 4,25 19 15 15,25 151,183 471

60 0 İBRAHİM ÇOLAK 12C 14 14 10,50 0 8 -2,00 2 2 1,50 7 12 4,00 23 36 14,00 147,860 504

61 1361 KAZIM KOCACIK 12B 3 5 1,75 8 1 7,75 4 2 3,50 7 4 6,00 22 12 19,00 146,550 513

62 1327 AHMET ÇİFÇİ 12A 6 6 4,50 10 7 8,25 16 13 12,75 145,723 520

63 1389 BİLAL ALADAĞ 12A 12 6 10,50 1 1 0,75 4 5 2,75 17 12 14,00 145,148 524

64 13 MELİSA NUR ARKLAN 12C 12 3 11,25 4 5 2,75 1 2 0,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 22 16 18,00 145,123 525

65 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 14 11 11,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 10 0,50 20 25 13,75 141,035 552

66 1360 CİHAT HASIRCI 12A 11 1 10,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 14 8 12,00 139,625 561

67 1403 BATUHAN BEBEK 12C 10 14 6,50 8 6 6,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 24 27 17,25 138,140 571

68 1438 DİLARA GİRGİN 12A 5 4 4,00 1 0 1,00 9 13 5,75 15 17 10,75 136,318 583

69 1367 AHMET CAN YILMAZ 12C 12 11 9,25 2 6 0,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 19 31 11,25 135,000 593

70 0 HATİCE KAL 12A 11 8 9,00 4 5 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 17 22 11,50 132,840 608

71 1399 MERYEM BATAN 12A 11 11 8,25 6 21 0,75 17 32 9,00 129,298 622

72 44 RAMAZAN ARSLAN 12A 4 8 2,00 4 8 2,00
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 30 AHMET YUSUF 12A 14 9 11,75 9 6 7,50 8 4 7,00 6 2 5,50 2 2 1,50 2 1 1,75 12 5 10,75 53 29 45,75 215,258 77

2 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 18 3 17,25 3 6 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 10 4 9,00 36 14 32,50 198,840 146

3 1318 AHMET KAPLAN 12A 11 5 9,75 9 3 8,25 6 1 5,75 3 0 3,00 10 2 9,50 39 11 36,25 194,225 166

4 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 12 8 10,00 6 3 5,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 11 2 10,50 33 18 28,50 184,385 213

5 1390 DİLARA GÖÇER 12A 17 9 14,75 5 4 4,00 9 9 6,75 31 22 25,50 178,858 246

6 1398 YUSUF ÜNAL 12A 16 4 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 4 2 3,50 31 11 28,25 176,595 265

7 1313 GİZEM DÖĞEL 12A 17 10 14,50 8 5 6,75 5 6 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 5 0,75 40 33 31,75 175,448 273

8 1433 MÜRŞİDE DEMİR 12A 19 6 17,50 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 8 2,00 32 20 27,00 175,240 276

9 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 10 15,50 2 1 1,75 7 5 5,75 27 16 23,00 173,858 290

10 1312 MELİKE PALTA 12A 18 8 16,00 7 4 6,00 25 12 22,00 173,580 293

11 15 BEYZA ÇİLO 12A 19 4 18,00 5 7 3,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 31 17 26,75 173,450 295

12 40 FİLİZ ÇET İN 12A 14 5 12,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 9 11 6,25 28 21 22,75 170,253 322

13 1324 MERVE NUR SAĞIR 12A 13 6 11,50 8 3 7,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 6 6 4,50 31 20 26,00 169,705 325

14 1377 ÜMMÜHAN KOYUNCU 12A 16 11 13,25 6 9 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 5 1,75 34 33 25,75 166,068 342

15 1310 FİDAN ARDA 12A 9 0 9,00 8 5 6,75 8 7 6,25 25 12 22,00 163,203 373

16 0 TOLUNAY AVCI 12A 11 8 9,00 10 3 9,25 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 33 16 29,00 160,840 385

17 1334 TUĞBA IŞIK 12A 20 11 17,25 1 0 1,00 3 11 0,25 24 22 18,50 157,453 417

18 1349 YUNUS KAYA 12A 8 4 7,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 8 4 7,00 22 11 19,25 157,310 422

19 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 6 4 5,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 11 8 9,00 23 21 17,75 156,130 426

20 1353 YAĞMUR GÖKTEPE 12A 16 3 15,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 25 17 20,75 155,220 430

21 1346 ELİF KIZMAZ 12A 13 6 11,50 7 5 5,75 1 3 0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 30 27 23,25 154,998 433

22 1333 TESLİME ERDAL 12A 13 7 11,25 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 28 22 22,50 154,493 439

23 43 SEFA KARA 12A 12 4 11,00 1 2 0,50 6 6 4,50 19 12 16,00 152,925 452

24 1369 BEY*GÜL  GÖKKAN 12A 17 15 13,25 6 4 5,00 3 10 0,50 26 29 18,75 152,155 460

25 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 15 10 12,50 5 7 3,25 20 17 15,75 152,153 461

26 1352 MEDİNE SARI 12A 11 4 10,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 4 3,00 22 14 18,50 152,110 462

27 0 YAĞIZ KAYMAZ 12A 12 15 8,25 7 6 5,50 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 33 32 25,00 151,643 465

28 1356 12A 12 8 10,00 4 3 3,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 24 17 19,75 151,398 467



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 41 HACEP ÇAPAR 12A 13 8 11,00 6 7 4,25 19 15 15,25 151,183 471

30 1327 AHMET ÇİFÇİ 12A 6 6 4,50 10 7 8,25 16 13 12,75 145,723 520

31 1389 BİLAL ALADAĞ 12A 12 6 10,50 1 1 0,75 4 5 2,75 17 12 14,00 145,148 524

32 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 14 11 11,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 10 0,50 20 25 13,75 141,035 552

33 1360 CİHAT HASIRCI 12A 11 1 10,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 14 8 12,00 139,625 561

34 1438 DİLARA GİRGİN 12A 5 4 4,00 1 0 1,00 9 13 5,75 15 17 10,75 136,318 583

35 0 HATİCE KAL 12A 11 8 9,00 4 5 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 17 22 11,50 132,840 608

36 1399 MERYEM BATAN 12A 11 11 8,25 6 21 0,75 17 32 9,00 129,298 622

37 44 RAMAZAN ARSLAN 12A 4 8 2,00 4 8 2,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 27 7 25,25 11 4 10,00 6 3 5,25 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 53 23 47,25 222,443 55

2 1339 HATİCE KOŞUN 12B 24 8 22,00 8 5 6,75 7 5 5,75 5 1 4,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 51 21 45,75 213,345 83

3 1340 BÜŞRA  EKER 12B 22 16 18,00 8 6 6,50 4 7 2,25 7 0 7,00 2 3 1,25 4 5 2,75 47 37 37,75 194,848 163

4 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 16 7 14,25 11 1 10,75 7 2 6,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 44 16 40,00 193,683 168

5 1372 HASAN ERGENÇ 12B 20 10 17,50 12 3 11,25 5 3 4,25 6 1 5,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 46 22 40,50 190,873 185

6 42 MUHSİN TAŞ 12B 17 12 14,00 4 8 2,00 6 6 4,50 4 3 3,25 1 3 0,25 9 7 7,25 41 39 31,25 187,973 195

7 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 14 7 12,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 4 0,00 9 2 8,50 34 15 30,25 186,355 201

8 1400 BARAN ÇORAKLI 12B 15 10 12,50 8 7 6,25 5 3 4,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 40 24 34,00 182,438 222

9 1344 NİDA GEDİK 12B 22 12 19,00 6 8 4,00 3 7 1,25 6 1 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 39 30 31,50 180,440 231

10 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 19 11 16,25 8 7 6,25 3 5 1,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 12 1,00 42 41 31,75 178,720 249

11 1325 TÜRKAN 12B 18 18 13,50 8 7 6,25 3 8 1,00 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 43 41 32,75 177,115 258

12 1358 ALİ AŞIK 12B 15 13 11,75 8 5 6,75 5 5 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 35 28 28,00 172,210 303

13 1386 EMİNE EDEN 12B 21 10 18,50 6 7 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 31 28 24,00 169,288 328

14 976 ASIM DÖNMEZ 12B 10 8 8,00 6 9 3,75 6 5 4,75 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 34 28 27,00 163,675 364

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 3 5 1,75 8 1 7,75 4 2 3,50 7 4 6,00 22 12 19,00 146,550 513
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 12.SINIF DBS-2 TM (2019-2020) 72 72 72 789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER MATEMATİK

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,46 9,28 12,14 6,34 4,66 5,18 3,07 3,34 2,23 2,94 1,00 2,69 0,76 1,86 0,30 0,44 0,53 0,30 6,23 7,02 4,47 34,24 27,69 27,31 171,480

Okul Ortalaması 14,73 9,32 12,40 5,77 4,70 4,60 2,88 2,92 2,15 2,83 0,70 2,66 1,20 1,82 0,74 0,39 0,23 0,34 4,79 5,69 3,37 32,59 25,38 26,26 167,250

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 28 9 25,75 12 3 11,25 7 4 6,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 55 27 48,25 217,770 73

2 1395 RABİA ABAY 12C 20 7 18,25 8 5 6,75 1 9 -1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 38 25 31,75 185,638 206

3 1329 FATMA BEYZA DEMİR 12C 21 8 19,00 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 34 13 30,75 185,208 207

4 1338 MERTCAN KOÇAK 12C 21 19 16,25 7 8 5,00 3 9 0,75 6 2 5,50 0 5 -1,25 6 12 3,00 43 55 29,25 179,060 244

5 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 14 12 11,00 8 7 6,25 3 9 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 9 10 6,50 39 43 28,25 176,865 261

6 1364 MUSTAFA ATTİN 12C 17 21 11,75 7 5 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 39 34 30,50 176,210 270

7 1381 FERAY AKINCI 12C 14 12 11,00 8 7 6,25 3 8 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 8 9 5,75 38 40 28,00 174,838 281

8 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 22 11 19,25 4 10 1,50 2 3 1,25 5 1 4,75 1 3 0,25 3 11 0,25 37 39 27,25 174,573 286

9 1309 ELARSLAN S 12C 14 23 8,25 9 3 8,25 10 0 10,00 5 1 4,75 1 4 0,00 3 4 2,00 42 35 33,25 170,810 318

10 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 10 19 5,25 5 10 2,50 9 3 8,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 6 4,50 36 42 25,50 159,155 404

11 1076 ELİF YAKAR 12C 12 3 11,25 7 4 6,00 1 2 0,50 6 0 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 28 13 24,75 158,093 412

12 1366 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 11 17 6,75 6 9 3,75 9 2 8,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 33 32 25,00 157,440 419

13 1391 EM RHAN KARA 12C 10 11 7,25 10 2 9,50 5 4 4,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 33 24 27,00 156,538 424

14 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 15 25 8,75 10 5 8,75 8 4 7,00 33 34 24,50 153,250 450

15 9 M EMİN KERAR 12C 14 7 12,25 3 8 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 8 3,00 24 30 16,50 152,420 457

16 1406 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 12 10 9,50 6 8 4,00 3 5 1,75 4 2 3,50 1 4 0,00 3 5 1,75 29 34 20,50 151,818 464

17 0 İBRAHİM ÇOLAK 12C 14 14 10,50 0 8 -2,00 2 2 1,50 7 12 4,00 23 36 14,00 147,860 504

18 13 MELİSA NUR ARKLAN 12C 12 3 11,25 4 5 2,75 1 2 0,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 22 16 18,00 145,123 525

19 1403 BATUHAN BEBEK 12C 10 14 6,50 8 6 6,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 24 27 17,25 138,140 571

20 1367 AHMET CAN YILMAZ 12C 12 11 9,25 2 6 0,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 19 31 11,25 135,000 593
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