
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

1 2125 YASİN ŞULAN -9D 21 5 19,75 6 7 4,25 10 2 9,50 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 10 0 10,00 87 18 82,50 397,145 81

2 2352 MERYEM GÖKSU -9I 23 6 21,50 6 6 4,50 6 3 5,25 4 1 3,75 21 5 19,75 6 3 5,25 7 3 6,25 73 27 66,25 360,773 333

3 2093 SİBEL ŞEN -9C 19 6 17,50 4 9 1,75 8 1 7,75 4 0 4,00 26 3 25,25 4 4 3,00 6 3 5,25 71 26 64,50 357,948 371

4 2245 ADNAN GALİP KOLUŞ -9G 25 5 23,75 4 9 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 18 4 17,00 7 3 6,25 5 5 3,75 70 32 62,00 343,798 522

5 2184 SENEM USTA -9E 22 8 20,00 7 5 5,75 9 3 8,25 3 2 2,50 20 9 17,75 7 3 6,25 8 2 7,50 76 32 68,00 340,580 555

6 2322 EMRE KAYA -9I 27 3 26,25 4 9 1,75 11 1 10,75 4 0 4,00 14 7 12,25 5 5 3,75 6 2 5,50 71 27 64,25 334,840 608

7 2117 İLAYDA KIŞLIOĞLU -9C 24 4 23,00 5 4 4,00 7 4 6,00 2 1 1,75 19 9 16,75 6 3 5,25 4 5 2,75 67 30 59,50 334,603 611

8 2151 ELİF ERDEM -9D 23 7 21,25 7 5 5,75 9 3 8,25 3 0 3,00 16 11 13,25 3 7 1,25 9 1 8,75 70 34 61,50 327,203 711

9 2107 HAZAL ATEŞOĞL U -9C 17 11 14,25 5 6 3,50 5 4 4,00 3 2 2,50 23 5 21,75 4 4 3,00 8 2 7,50 65 34 56,50 318,683 835

10 2143 SAİT OĞUZ -9D 20 7 18,25 6 6 4,50 7 4 6,00 4 1 3,75 17 10 14,50 7 3 6,25 7 3 6,25 68 34 59,50 317,413 851

11 2097 SILA BUSE GÖVLER -9C 19 10 16,50 5 7 3,25 8 2 7,50 4 1 3,75 20 7 18,25 4 6 2,50 6 4 5,00 66 37 56,75 316,768 860

12 2346 GAYE KAYA -9I 24 5 22,75 8 2 7,50 8 4 7,00 1 0 1,00 13 5 11,75 6 2 5,50 6 4 5,00 66 22 60,50 315,938 866

13 2318 GÜLENDAM SARCAN -9H 24 6 22,50 4 6 2,50 6 6 4,50 4 0 4,00 15 8 13,00 7 3 6,25 7 2 6,50 67 31 59,25 315,930 867

14 2100 EDANUR ÇAMLIBEL -9C 20 9 17,75 5 8 3,00 7 5 5,75 4 1 3,75 19 9 16,75 6 4 5,00 5 4 4,00 66 40 56,00 314,105 893

15 2243 İLAYDA ALADAĞ -9G 25 4 24,00 7 4 6,00 6 4 5,00 3 2 2,50 14 10 11,50 6 4 5,00 6 4 5,00 67 32 59,00 312,250 929

16 2026 ILGIN SAKMAN -9A 21 7 19,25 6 7 4,25 9 0 9,00 3 0 3,00 18 12 15,00 2 5 0,75 7 3 6,25 66 34 57,50 311,355 941

17 2353 ŞEVVAL KARA -9I 22 6 20,50 5 7 3,25 7 3 6,25 4 1 3,75 16 10 13,50 6 4 5,00 6 4 5,00 66 35 57,25 309,965 969

18 39 YASİN ÇAĞI -9D 19 3 18,25 4 5 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 17 6 15,50 4 4 3,00 8 1 7,75 61 20 56,00 309,245 974

19 2229 SERHAT ÇİRKİN -9F 19 8 17,00 5 8 3,00 10 2 9,50 3 2 2,50 18 8 16,00 4 5 2,75 6 3 5,25 65 36 56,00 308,625 980

20 2000 AKİF ÇOLAKOĞLU -9G 25 3 24,25 5 7 3,25 7 1 6,75 3 1 2,75 12 4 11,00 3 6 1,50 6 2 5,50 61 24 55,00 308,208 987

21 2300 EGE BULUÇ -9H 28 2 27,50 3 10 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 14 6 12,50 2 8 0,00 4 2 3,50 59 31 51,25 307,523 1000

22 2071 UĞUR YAHYA AVCİ -9B 23 7 21,25 5 6 3,50 9 3 8,25 4 1 3,75 15 15 11,25 4 6 2,50 7 3 6,25 67 41 56,75 306,133 1015

23 2313 ADEM MANDAL -9H 27 3 26,25 4 9 1,75 6 4 5,00 4 0 4,00 14 7 12,25 2 7 0,25 2 5 0,75 59 35 50,25 305,473 1028

24 2020 KEVSER KUMRU -9A 16 12 13,00 4 8 2,00 7 4 6,00 3 2 2,50 23 6 21,50 4 6 2,50 8 2 7,50 65 40 55,00 304,945 1035

25 2247 SILA AYVURDU -9G 20 8 18,00 4 9 1,75 4 8 2,00 3 1 2,75 20 10 17,50 4 6 2,50 6 4 5,00 61 46 49,50 304,628 1037

26 2272 MERVE AŞIK -9G 21 7 19,25 3 9 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 17 6 15,50 6 3 5,25 6 4 5,00 63 32 55,00 304,395 1042

27 2234 ZEHRA İDİ -9F 19 6 17,50 5 5 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 19 6 17,50 4 4 3,00 6 3 5,25 58 26 51,50 304,318 1044

28 2204 EREN YILDIRIM -9F 21 6 19,50 5 7 3,25 6 2 5,50 2 2 1,50 16 5 14,75 3 6 1,50 5 2 4,50 58 30 50,50 303,185 1059

29 2005 AYBORA GÖZÜTOK -9A 19 5 17,75 8 5 6,75 10 2 9,50 4 0 4,00 16 12 13,00 5 3 4,25 3 1 2,75 65 28 58,00 300,128 1103
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HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

30 2201 GÜLSEREN ÜNAL -9F 19 11 16,25 7 6 5,50 7 5 5,75 4 1 3,75 17 8 15,00 4 6 2,50 5 4 4,00 63 41 52,75 299,950 1105

31 2191 HATİCE NUR EROL -9E 24 4 23,00 6 5 4,75 5 5 3,75 3 2 2,50 14 12 11,00 4 4 3,00 7 3 6,25 63 35 54,25 299,200 1117

32 2273 VAHAP ÖZÜTOK -9G 22 5 20,75 9 3 8,25 9 2 8,50 3 0 3,00 8 5 6,75 7 3 6,25 6 4 5,00 64 22 58,50 297,800 1134

33 2177 BİLGE ERTEN -9E 20 8 18,00 5 4 4,00 7 5 5,75 2 3 1,25 17 8 15,00 5 4 4,00 7 3 6,25 63 35 54,25 297,295 1137

34 2244 KAZIM GİZLENİR -9G 19 7 17,25 3 10 0,50 10 1 9,75 4 1 3,75 15 4 14,00 5 5 3,75 6 3 5,25 62 31 54,25 296,015 1164

35 2343 BÜŞRA KARATAŞ -9I 23 6 21,50 3 9 0,75 6 4 5,00 4 1 3,75 14 12 11,00 7 3 6,25 9 1 8,75 66 36 57,00 296,013 1167

36 2126 TOLGA * CI -9D 16 11 13,25 4 9 1,75 6 4 5,00 4 1 3,75 18 9 15,75 7 3 6,25 7 3 6,25 62 40 52,00 294,625 1184

37 2173 SELİN ASLI EREN -9E 16 10 13,50 3 10 0,50 8 3 7,25 3 2 2,50 20 8 18,00 4 6 2,50 7 3 6,25 61 42 50,50 293,785 1198

38 2289 HATİCE GEÇEN -9H 20 9 17,75 5 8 3,00 11 1 10,75 2 3 1,25 15 9 12,75 5 5 3,75 5 5 3,75 63 40 53,00 292,998 1211

39 2248 NEBİ BATTAL -9G 22 8 20,00 5 8 3,00 1 1 0,75 16 8 14,00 5 5 3,75 9 1 8,75 58 31 50,25 292,970 1213

40 1788 SERPİL ULU -9A 16 4 15,00 6 7 4,25 8 4 7,00 2 1 1,75 18 9 15,75 3 3 2,25 6 4 5,00 59 32 51,00 292,230 1229

41 0 ÖZGE TEMİZKAN -9B 21 5 19,75 7 6 5,50 7 2 6,50 3 2 2,50 14 10 11,50 4 5 2,75 7 3 6,25 63 33 54,75 290,648 1260

42 2095 HİLAL GÖGEBAKAN -9C 23 5 21,75 3 6 1,50 7 4 6,00 4 0 4,00 11 8 9,00 5 3 4,25 7 1 6,75 60 27 53,25 289,335 1279

43 2082 BİLGE KURU -9C 18 4 17,00 5 2 4,50 5 3 4,25 4 1 3,75 16 9 13,75 4 4 3,00 5 2 4,50 57 25 50,75 289,033 1283

44 2328 ELİF GÜLEÇ -9I 24 6 22,50 4 7 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 14 5 12,75 2 6 0,50 2 6 0,50 54 32 46,00 288,598 1291

45 2323 NİSA VELİOĞLU -9I 20 7 18,25 9 2 8,50 8 3 7,25 4 0 4,00 12 9 9,75 5 5 3,75 6 4 5,00 64 30 56,50 288,228 1298

46 2223 EMİN ELALDI -9F 24 6 22,50 5 8 3,00 8 4 7,00 3 2 2,50 13 17 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 65 45 53,75 287,525 1310

47 2012 RUMEYSA KÖSTÜ -9A 18 10 15,50 4 5 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 20 4 19,00 2 6 0,50 3 7 1,25 51 35 42,25 287,415 1313

48 2199 KEVSER KAYNI -9E 19 11 16,25 3 10 0,50 9 3 8,25 2 3 1,25 14 9 11,75 7 3 6,25 7 3 6,25 61 42 50,50 286,065 1335

49 2085 MİRAY TATAR -9C 19 7 17,25 7 5 5,75 7 3 6,25 3 0 3,00 14 9 11,75 4 5 2,75 5 4 4,00 59 33 50,75 283,913 1372

50 2119 AYŞE SUDE TOPRAK -9C 19 3 18,25 4 4 3,00 6 1 5,75 2 1 1,75 16 11 13,25 4 4 3,00 4 5 2,75 55 29 47,75 283,113 1385

51 2040 CEREN ATEŞ -9B 24 5 22,75 8 3 7,25 9 2 8,50 3 1 2,75 6 8 4,00 4 6 2,50 6 4 5,00 60 29 52,75 282,400 1405

52 2259 ZEYNEP MERŞAL -9G 22 6 20,50 2 7 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 12 9 9,75 6 3 5,25 8 1 7,75 56 29 48,75 280,855 1436

53 2180 FATMA BUSE KILINÇ -9E 23 7 21,25 3 9 0,75 7 4 6,00 4 1 3,75 11 9 8,75 4 4 3,00 7 3 6,25 59 37 49,75 278,958 1465

54 2182 NİSA KOCA -9E 27 3 26,25 4 9 1,75 8 4 7,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 5 1,75 5 3 4,25 57 25 50,75 278,555 1477

55 2172 GÖNÜL GÖÇER -9E 27 3 26,25 5 8 3,00 11 1 10,75 4 1 3,75 6 8 4,00 3 6 1,50 3 7 1,25 59 34 50,50 278,420 1482

56 2131 SENA ULUÇ -9D 19 8 17,00 5 6 3,50 5 1 4,75 1 2 0,50 14 11 11,25 6 4 5,00 8 2 7,50 58 34 49,50 277,695 1498

57 2048 ZEHRA NUR ÇAHAN -9B 20 8 18,00 6 7 4,25 7 5 5,75 3 2 2,50 11 7 9,25 6 3 5,25 6 3 5,25 59 35 50,25 277,433 1502

58 2264 ÖZLEM ÇİĞDEM İNCE -9G 22 8 20,00 5 7 3,25 9 3 8,25 3 1 2,75 13 12 10,00 3 6 1,50 4 4 3,00 59 41 48,75 276,795 1513
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HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

59 2063 MEMET EMİN GÜLGEN -9B 15 12 12,00 4 7 2,25 10 0 10,00 2 1 1,75 17 9 14,75 5 4 4,00 4 4 3,00 57 37 47,75 276,710 1516

60 2225 MEHMET ARDA KÜÇÜK -9F 20 8 18,00 5 8 3,00 8 3 7,25 2 2 1,50 12 8 10,00 6 3 5,25 5 5 3,75 58 37 48,75 276,188 1528

61 2277 YUSUF KETKANLI -9G 20 9 17,75 8 4 7,00 9 3 8,25 5 0 5,00 10 9 7,75 4 5 2,75 2 5 0,75 58 35 49,25 276,158 1529

62 2211 MUSTAFA EKİZ -9F 18 8 16,00 6 6 4,50 7 4 6,00 4 1 3,75 15 12 12,00 3 5 1,75 5 3 4,25 58 39 48,25 274,890 1554

63 2027 SEMA NUR KARASU -9A 15 11 12,25 4 7 2,25 6 3 5,25 3 1 2,75 19 6 17,50 2 5 0,75 4 5 2,75 53 38 43,50 274,795 1562

64 2042 AYŞEGÜL BİÇER -9B 23 7 21,25 5 4 4,00 6 3 5,25 2 1 1,75 7 5 5,75 6 3 5,25 6 4 5,00 55 27 48,25 274,688 1563

65 2359 GÖKTUĞ AKYAKI -9I 19 10 16,50 7 5 5,75 8 3 7,25 4 1 3,75 12 3 11,25 2 7 0,25 5 4 4,00 57 33 48,75 273,698 1582

66 2233 SUDEM KAFAS -9F 18 8 16,00 6 7 4,25 7 4 6,00 1 3 0,25 14 7 12,25 4 6 2,50 5 2 4,50 55 37 45,75 273,485 1590

67 2039 EMİR KOÇ -9A 19 5 17,75 4 8 2,00 6 2 5,50 3 0 3,00 16 12 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 55 33 46,75 272,925 1599

68 2057 * İNE BEYZA UĞRAN -9B 14 15 10,25 4 7 2,25 9 1 8,75 3 2 2,50 18 8 16,00 5 5 3,75 6 4 5,00 59 42 48,50 272,610 1605

69 2031 EMİRHAN DELİAHMET -9A 19 11 16,25 4 9 1,75 9 2 8,50 2 2 1,50 14 15 10,25 4 6 2,50 7 3 6,25 59 48 47,00 272,515 1608

70 2210 HAKAN BODUROĞLU -9F 18 9 15,75 4 9 1,75 8 4 7,00 2 2 1,50 14 8 12,00 5 5 3,75 5 3 4,25 56 40 46,00 272,103 1615

71 2187 SEMA YÜCESOY -9E 21 6 19,50 4 3 3,25 9 3 8,25 4 1 3,75 10 10 7,50 3 7 1,25 4 6 2,50 55 36 46,00 272,055 1616

72 2293 İREM AYMAZ -9H 20 5 18,75 4 8 2,00 7 3 6,25 1 1 0,75 11 5 9,75 5 3 4,25 4 5 2,75 52 30 44,50 271,715 1624

73 2002 MERYEM KARAKOCALI -9A 15 11 12,25 3 7 1,25 6 3 5,25 3 1 2,75 18 7 16,25 1 4 0,00 5 4 4,00 51 37 41,75 271,243 1634

74 2279 MUHAMMED KARTAL -9G 18 10 15,50 6 6 4,50 8 3 7,25 1 0 1,00 13 9 10,75 5 5 3,75 6 3 5,25 57 36 48,00 270,600 1646

75 2285 AYŞE ALTAŞ -9H 22 2 21,50 7 4 6,00 7 2 6,50 2 1 1,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 3 3,25 51 18 46,50 270,585 1647

76 2064 NİSA KAYA -9B 23 7 21,25 4 5 2,75 5 2 4,50 3 1 2,75 7 5 5,75 7 2 6,50 4 5 2,75 53 27 46,25 269,623 1662

77 2038 NURCAN ALBAYRAK -9A 14 14 10,50 4 7 2,25 8 4 7,00 2 3 1,25 18 12 15,00 7 3 6,25 7 3 6,25 60 46 48,50 269,525 1663

78 2212 NEJDET MERTOĞLU -9F 19 11 16,25 3 8 1,00 7 3 6,25 3 1 2,75 13 7 11,25 4 5 2,75 8 2 7,50 57 37 47,75 268,925 1678

79 2271 YAĞMUR ÖZDEMİR -9G 21 7 19,25 5 4 4,00 5 3 4,25 2 0 2,00 11 7 9,25 5 1 4,75 4 3 3,25 53 25 46,75 268,618 1686

80 2239 NURSENA ACEM -9F 21 7 19,25 4 7 2,25 7 3 6,25 1 2 0,50 13 10 10,50 4 6 2,50 5 3 4,25 55 38 45,50 267,843 1701

81 2230 DİLARA KAYA -9F 23 5 21,75 4 7 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 10 14 6,50 5 4 4,00 4 3 3,25 56 34 47,50 267,593 1706

82 1743 SAMİ CERRAHOĞLU -9H 20 8 18,00 5 8 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 11 6 9,50 5 4 4,00 4 5 2,75 52 35 43,25 267,300 1713

83 2147 EMRE ERGÜN ATLI -9D 17 6 15,50 4 7 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 15 11 12,25 6 4 5,00 8 2 7,50 52 32 44,00 266,198 1734

84 2231 NURSİMA DOĞAN -9F 21 8 19,00 2 0 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 13 11 10,25 2 6 0,50 5 4 4,00 51 34 42,50 265,973 1738

85 2101 SERHAT ÖZALP -9C 13 15 9,25 5 7 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 19 11 16,25 5 5 3,75 5 4 4,00 56 46 44,50 265,330 1751

86 2190 ALİ SÖNMEZ -9E 18 9 15,75 5 8 3,00 5 4 4,00 3 2 2,50 14 10 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 55 41 44,75 265,058 1753

87 2113 RABİA AYDIN -9C 22 7 20,25 1 11 -1,75 5 3 4,25 2 2 1,50 13 11 10,25 6 4 5,00 4 6 2,50 53 44 42,00 263,508 1780

                                              3 / 13



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120
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KATILIMLAR

88 2298 SABAHAT SEYİTHALİLOĞ-9H 19 8 17,00 5 6 3,50 7 3 6,25 3 2 2,50 8 6 6,50 6 3 5,25 9 1 8,75 57 29 49,75 262,755 1797

89 2356 NİSA GÜDER -9I 18 3 17,25 6 4 5,00 6 3 5,25 2 1 1,75 8 6 6,50 7 1 6,75 4 2 3,50 51 20 46,00 262,298 1808

90 2156 NİSA MASCA -9D 17 12 14,00 2 7 0,25 5 3 4,25 3 0 3,00 17 9 14,75 2 4 1,00 5 4 4,00 51 39 41,25 261,470 1824

91 2161 SERHAT DEGER -9E 20 10 17,50 5 8 3,00 8 2 7,50 3 2 2,50 8 6 6,50 5 5 3,75 6 4 5,00 55 37 45,75 261,103 1830

92 2256 BEREN ÇAYLI -9G 20 7 18,25 2 10 -0,50 6 2 5,50 3 0 3,00 11 4 10,00 5 5 3,75 3 6 1,50 50 34 41,50 260,928 1833

93 2206 BUSE REİS -9F 18 11 15,25 3 5 1,75 3 8 1,00 3 2 2,50 17 4 16,00 3 4 2,00 3 6 1,50 50 40 40,00 260,893 1834

94 2017 REYYAN KOÇAK -9A 20 6 18,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 5 0 5,00 13 14 9,50 4 1 3,75 4 4 3,00 53 37 43,75 260,143 1851

95 2052 NEHİR ALSAÇ -9B 16 11 13,25 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 14 7 12,25 5 3 4,25 5 4 4,00 53 35 44,25 259,958 1852

96 2355 ARDA İNCİ -9I 16 7 14,25 4 7 2,25 6 2 5,50 1 3 0,25 13 7 11,25 5 2 4,50 4 6 2,50 49 34 40,50 257,200 1901

97 2072 MUSTAFA GEZMEN -9B 15 11 12,25 6 5 4,75 5 6 3,50 4 0 4,00 13 8 11,00 7 2 6,50 6 3 5,25 56 35 47,25 257,105 1904

98 2069 İPEK EMİR -9B 25 5 23,75 7 6 5,50 9 3 8,25 3 2 2,50 4 12 1,00 3 7 1,25 5 5 3,75 56 40 46,00 256,955 1909

99 1998 YUNUS EMRE ŞAFAK -9A 18 12 15,00 1 10 -1,50 6 5 4,75 5 0 5,00 14 15 10,25 7 3 6,25 3 7 1,25 54 52 41,00 256,838 1912

100 2030 M FATİH YÜCEL -9A 15 15 11,25 2 11 -0,75 8 4 7,00 2 2 1,50 16 12 13,00 8 2 7,50 3 6 1,50 54 52 41,00 256,738 1913

101 2220 GİZEM BUSE ÖZDEMİR -9F 19 9 16,75 4 7 2,25 5 6 3,50 3 1 2,75 11 9 8,75 6 3 5,25 6 4 5,00 54 39 44,25 256,708 1915

102 2351 EMRULLAH HALİS -9I 17 5 15,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 2 2,50 9 10 6,50 6 3 5,25 7 2 6,50 54 31 46,25 256,030 1930

103 2309 YAREN YUVAR -9H 17 6 15,50 4 8 2,00 6 3 5,25 4 1 3,75 10 6 8,50 4 4 3,00 5 5 3,75 50 33 41,75 255,538 1939

104 2016 ECE İDRİSOĞLU -9A 15 15 11,25 3 10 0,50 5 5 3,75 2 3 1,25 18 11 15,25 5 5 3,75 4 6 2,50 52 55 38,25 255,440 1940

105 2102 NİSA NUR YILDIZ -9C 19 4 18,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 11 7 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 45 22 39,50 254,938 1949

106 2106 OSMAN BAYSAL -9C 9 6 7,50 7 6 5,50 9 3 8,25 4 1 3,75 15 7 13,25 6 4 5,00 5 5 3,75 55 32 47,00 254,785 1951

107 2049 SİNEM ULAŞLI -9B 16 9 13,75 4 8 2,00 9 2 8,50 1 2 0,50 14 9 11,75 1 7 -0,75 6 3 5,25 51 40 41,00 254,768 1952

108 2221 FATİH BOZKURT -9F 23 7 21,25 6 7 4,25 9 3 8,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 5 5 3,75 54 30 46,50 254,458 1958

109 2203 ŞEYDA TOPALOĞLU -9F 18 2 17,50 3 3 2,25 8 1 7,75 3 0 3,00 9 4 8,00 1 1 0,75 4 2 3,50 46 13 42,75 253,535 1976

110 0 AYŞE ALKAN -9H 22 7 20,25 4 9 1,75 5 4 4,00 1 2 0,50 10 10 7,50 5 4 4,00 4 6 2,50 51 42 40,50 252,540 1988

111 0 AYŞE ALKAN -9H 22 7 20,25 4 9 1,75 5 4 4,00 1 2 0,50 10 10 7,50 5 4 4,00 4 6 2,50 51 42 40,50 252,540 1988

112 2260 FURKAN AÇIK -9G 16 7 14,25 4 6 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 8 12,00 3 6 1,50 6 3 5,25 49 33 40,75 252,150 1993

113 2080 VİCDAN DERMAN -9C 19 8 17,00 5 8 3,00 7 5 5,75 1 2 0,50 12 11 9,25 0 6 -1,50 6 3 5,25 50 43 39,25 252,130 1994

114 2194 BÜŞRA YILMAZ -9E 19 7 17,25 4 5 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 11 7 9,25 4 5 2,75 5 5 3,75 49 34 40,50 251,388 2017

115 2216 İLKER BAKİ KALHAN -9F 17 9 14,75 4 6 2,50 9 1 8,75 2 3 1,25 11 6 9,50 3 5 1,75 5 4 4,00 51 34 42,50 251,358 2019

116 2099 MEHMET KARASU -9C 19 7 17,25 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 10 11 7,25 3 3 2,25 3 0 3,00 46 27 39,25 250,970 2028
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

117 2050 FATMA KÜBRA YATMAZ -9C 19 11 16,25 5 8 3,00 5 4 4,00 3 0 3,00 8 5 6,75 5 5 3,75 7 1 6,75 52 34 43,50 250,190 2043

118 2257 BÜŞRA GÜRLEK -9C 20 5 18,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 11 10 8,50 2 7 0,25 5 2 4,50 44 29 36,75 249,995 2049

119 1083 İSMET KAHRIMAN -9C 15 4 14,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 9 6 7,50 7 2 6,50 5 3 4,25 48 20 43,00 249,508 2062

120 2310 SENA PERKTAŞ -9H 21 5 19,75 5 8 3,00 4 6 2,50 4 1 3,75 10 11 7,25 3 7 1,25 3 5 1,75 50 43 39,25 249,260 2066

121 2317 RÜMEYSA GÜVENÇ -9H 19 9 16,75 4 7 2,25 4 5 2,75 4 0 4,00 11 12 8,00 4 5 2,75 4 5 2,75 50 43 39,25 249,130 2071

122 2149 -9D 14 7 12,25 1 0 1,00 15 12 12,00 6 2 5,50 6 2 5,50 42 23 36,25 248,785 2079

123 2137 GÖNÜL DEMİRAL -9D 14 14 10,50 1 8 -1,00 4 3 3,25 4 0 4,00 17 11 14,25 4 5 2,75 4 6 2,50 48 47 36,25 248,370 2097

124 2003 YUSUF TÜRKCANOĞLU -9A 16 12 13,00 5 8 3,00 10 2 9,50 1 4 0,00 11 13 7,75 7 3 6,25 6 4 5,00 56 46 44,50 247,863 2104

125 2061 HÜSEYİN AKIN -9B 19 8 17,00 5 8 3,00 6 5 4,75 2 3 1,25 9 8 7,00 5 5 3,75 5 3 4,25 51 40 41,00 247,103 2113

126 2340 ZEKİYE ÜÇTAŞ -9I 20 9 17,75 2 10 -0,50 7 4 6,00 0 4 -1,00 7 5 5,75 6 3 5,25 9 1 8,75 51 36 42,00 246,530 2126

127 2075 DİLEK AYDOĞAN -9B 18 10 15,50 4 7 2,25 7 4 6,00 2 2 1,50 9 6 7,50 4 5 2,75 5 2 4,50 49 36 40,00 246,370 2132

128 2176 ÇAĞLA IRMAK GENÇ -9E 20 10 17,50 2 8 0,00 6 6 4,50 2 3 1,25 10 10 7,50 2 7 0,25 8 2 7,50 50 46 38,50 246,230 2134

129 2077 ASUDE BALCIOĞLU -9B 17 10 14,50 4 8 2,00 8 2 7,50 4 1 3,75 8 8 6,00 3 7 1,25 9 1 8,75 53 37 43,75 246,005 2139

130 2090 HATİCE SENA KIR -9C 17 9 14,75 5 7 3,25 9 1 8,75 3 1 2,75 10 6 8,50 3 6 1,50 3 4 2,00 50 34 41,50 245,780 2145

131 2337 EGEHAN GÜZEL -9I 18 6 16,50 7 2 6,50 7 2 6,50 3 0 3,00 7 7 5,25 3 5 1,75 5 5 3,75 50 27 43,25 245,325 2155

132 2296 ESRA KARAKIŞLA -9H 19 5 17,75 5 4 4,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 9 9 6,75 1 6 -0,50 6 2 5,50 49 29 41,75 244,258 2173

133 2213 İREM CEYLA N -9F 23 5 21,75 4 7 2,25 2 2 1,50 3 0 3,00 8 8 6,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 43 31 35,25 243,605 2185

134 2258 SILA SAMANLI -9G 17 11 14,25 3 8 1,00 5 3 4,25 3 0 3,00 10 8 8,00 3 4 2,00 7 3 6,25 48 37 38,75 243,338 2193

135 2327 FATMANUR AĞLAMIŞ -9I 18 9 15,75 4 7 2,25 8 3 7,25 3 1 2,75 10 13 6,75 5 5 3,75 4 5 2,75 52 43 41,25 243,150 2202

136 2241 SEDA KIZIL -9G 23 5 21,75 0 11 -2,75 6 4 5,00 3 1 2,75 11 16 7,00 3 6 1,50 3 4 2,00 49 47 37,25 242,940 2206

137 2015 SILA KOŞAY -9A 17 12 14,00 4 7 2,25 4 3 3,25 1 1 0,75 13 10 10,50 3 6 1,50 5 3 4,25 47 42 36,50 242,780 2209

138 2253 İLKNUR COŞTU -9G 20 6 18,50 4 5 2,75 3 1 2,75 11 12 8,00 3 6 1,50 2 5 0,75 43 35 34,25 242,670 2210

139 2006 NURULLAH GÖZ DOK -9A 14 9 11,75 3 8 1,00 4 2 3,50 15 8 13,00 4 4 3,00 4 4 3,00 44 35 35,25 242,625 2212

140 2118 ZEKERİYA CAN KOÇUK -9C 10 20 5,00 5 8 3,00 7 5 5,75 4 1 3,75 18 11 15,25 4 6 2,50 4 6 2,50 52 57 37,75 242,158 2222

141 2168 ŞENAY KOKUR -9E 21 9 18,75 7 6 5,50 8 4 7,00 2 3 1,25 9 19 4,25 4 6 2,50 5 5 3,75 56 52 43,00 242,028 2225

142 2207 EBRU BOLA -9F 17 6 15,50 2 5 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 10 2 9,50 2 2 1,50 3 3 2,25 40 20 35,00 241,628 2238

143 2096 AHMET MELİH KURTUL -9C 11 16 7,00 3 10 0,50 7 5 5,75 4 1 3,75 18 11 15,25 3 7 1,25 3 5 1,75 49 55 35,25 241,328 2243

144 2028 NİSA NUR BAYAR -9A 15 7 13,25 6 1 5,75 8 2 7,50 12 11 9,25 5 1 4,75 2 8 0,00 48 30 40,50 240,515 2269

145 2354 MERVE AKDEMİR -9I 21 8 19,00 5 8 3,00 5 5 3,75 2 2 1,50 11 16 7,00 3 7 1,25 4 6 2,50 51 52 38,00 240,268 2274
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

146 2166 ENES YARDIMCI -9E 18 12 15,00 5 8 3,00 8 4 7,00 1 4 0,00 10 14 6,50 1 9 -1,25 7 3 6,25 50 54 36,50 240,258 2275

147 2350 MUSTAFA TOPAL -9I 20 10 17,50 1 9 -1,25 7 2 6,50 3 0 3,00 5 5 3,75 7 3 6,25 5 2 4,50 48 31 40,25 238,568 2312

148 2292 M SAİD DERYA -9H 20 5 18,75 5 7 3,25 4 4 3,00 4 1 3,75 8 12 5,00 3 5 1,75 5 2 4,50 49 36 40,00 238,263 2316

149 2305 BÜŞR A *STANCİ -9H 12 11 9,25 7 4 6,00 7 3 6,25 4 1 3,75 12 12 9,00 3 5 1,75 6 3 5,25 51 39 41,25 237,078 2344

150 2344 EMİNE ÇAYLI -9I 19 10 16,50 5 6 3,50 8 1 7,75 3 1 2,75 6 10 3,50 6 4 5,00 4 3 3,25 51 35 42,25 236,630 2362

151 2246 ESRA BOZ -9G 19 11 16,25 7 6 5,50 6 6 4,50 1 4 0,00 5 1 4,75 5 5 3,75 5 5 3,75 48 38 38,50 235,743 2384

152 2046 SERKANNSOL AR -9B 20 7 18,25 6 6 4,50 6 3 5,25 3 2 2,50 5 14 1,50 4 6 2,50 8 2 7,50 52 40 42,00 235,555 2386

153 2116 NİSA CENGİZ -9C 14 9 11,75 2 7 0,25 6 2 5,50 3 1 2,75 9 10 6,50 4 6 2,50 7 2 6,50 45 37 35,75 235,553 2388

154 2281 UMUT POLAT -9H 19 11 16,25 6 7 4,25 6 4 5,00 4 1 3,75 7 14 3,50 6 4 5,00 5 5 3,75 53 46 41,50 235,388 2391

155 2135 MERVE BİÇER -9D 10 9 7,75 3 5 1,75 4 0 4,00 16 5 14,75 3 6 1,50 7 2 6,50 43 27 36,25 234,825 2407

156 2267 İZZE  AKSOY -9G 17 10 14,50 5 7 3,25 8 2 7,50 1 2 0,50 11 12 8,00 4 6 2,50 2 6 0,50 48 45 36,75 234,723 2411

157 2237 EMİNENUR YILMAZ -9F 19 7 17,25 4 4 3,00 8 2 7,50 4 1 3,75 5 7 3,25 3 3 2,25 5 5 3,75 48 29 40,75 234,678 2413

158 2202 NİSANUR ÇALIŞKAN -9F 19 11 16,25 3 9 0,75 7 2 6,50 3 1 2,75 7 7 5,25 5 5 3,75 4 6 2,50 48 41 37,75 234,358 2421

159 2010 İSMAİL KONYALI -9A 10 11 7,25 5 5 3,75 7 4 6,00 1 3 0,25 15 7 13,25 4 3 3,25 4 5 2,75 46 38 36,50 234,270 2426

160 2076 GAMZE NUR CALAL -9B 8 15 4,25 2 6 0,50 6 3 5,25 2 2 1,50 18 11 15,25 3 6 1,50 7 3 6,25 46 46 34,50 234,103 2431

161 2056 METİN CAN TUNÇ -9B 16 10 13,50 3 9 0,75 6 4 5,00 2 2 1,50 11 9 8,75 3 5 1,75 4 3 3,25 45 42 34,50 233,525 2448

162 2007 YAĞMUR KARDAŞ -9A 18 11 15,25 7 4 6,00 6 6 4,50 2 0 2,00 7 8 5,00 2 6 0,50 8 2 7,50 50 37 40,75 233,265 2454

163 2036 EFE ERDOĞAN -9A 17 5 15,75 6 2 5,50 8 2 7,50 7 10 4,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 43 27 36,25 232,463 2467

164 2139 AZRA KOYUNCU -9D 15 11 12,25 3 8 1,00 4 5 2,75 2 1 1,75 15 11 12,25 2 8 0,00 3 5 1,75 44 49 31,75 232,373 2471

165 2262 BÜNYAMİN KAYA -9G 15 13 11,75 4 7 2,25 9 2 8,50 2 2 1,50 9 6 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 49 40 39,00 232,033 2475

166 2251 KÜBRA KIŞLIOĞLU -9G 15 9 12,75 2 4 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 3 4 2,00 5 2 4,50 40 24 34,00 231,993 2477

167 2047 SELİM KAAN ÇEÇEN -9B 15 8 13,00 6 7 4,25 5 6 3,50 4 0 4,00 10 11 7,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 46 39 36,25 231,555 2485

168 2319 FATMA PALTA -9H 18 9 15,75 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 9 6 7,50 5 3 4,25 4 5 2,75 42 31 34,25 230,730 2504

169 2349 DİLAY GAYİR -9I 20 9 17,75 4 7 2,25 5 4 4,00 2 3 1,25 5 7 3,25 7 3 6,25 4 4 3,00 47 37 37,75 230,625 2507

170 2227 FİDA N *HİN -9F 19 8 17,00 3 9 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 8 9 5,75 3 3 2,25 4 5 2,75 45 37 35,75 230,388 2514

171 2336 NİSANUR KIZILOĞLU -9I 17 12 14,00 2 11 -0,75 3 8 1,00 4 1 3,75 12 7 10,25 3 6 1,50 4 4 3,00 45 49 32,75 230,370 2515

172 2316 FURKAN AŞIK -9H 14 11 11,25 7 5 5,75 7 3 6,25 2 2 1,50 10 13 6,75 4 4 3,00 5 4 4,00 49 42 38,50 230,293 2517

173 2312 CANDOĞAN ERDOĞAN -9H 21 5 19,75 5 7 3,25 4 7 2,25 1 4 0,00 6 6 4,50 3 4 2,00 5 5 3,75 45 38 35,50 229,353 2536

174 0 BELGİN VURUCU -9A 14 6 12,50 3 5 1,75 3 1 2,75 11 2 10,50 2 4 1,00 6 4 5,00 39 22 33,50 229,308 2539
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

175 2078 NİSANUR TÜRK -9B 19 10 16,50 6 7 4,25 6 6 4,50 0 4 -1,00 9 8 7,00 2 7 0,25 4 6 2,50 46 48 34,00 229,160 2545

176 2045 ENES ÇAYDAN -9B 13 16 9,00 6 6 4,50 3 3 2,25 1 2 0,50 12 5 10,75 6 3 5,25 4 2 3,50 45 37 35,75 229,028 2549

177 2163 ESMA KAYA -9E 15 13 11,75 6 6 4,50 8 4 7,00 2 3 1,25 8 8 6,00 2 8 0,00 6 4 5,00 47 46 35,50 228,970 2550

178 2104 ŞERİFENAZ AYDIN -9C 9 14 5,50 5 8 3,00 6 3 5,25 2 2 1,50 14 6 12,50 3 5 1,75 5 4 4,00 44 42 33,50 228,933 2552

179 2123 KÜBRA NUR DENİZ -9D 14 7 12,25 2 4 1,00 1 0 1,00 14 6 12,50 2 5 0,75 5 2 4,50 38 24 32,00 228,578 2559

180 2278 ALAATTİN PARLAK -9G 14 13 10,75 4 7 2,25 7 4 6,00 1 3 0,25 13 7 11,25 4 5 2,75 2 8 0,00 45 47 33,25 228,423 2563

181 2004 MEHMET TOKMAK -9A 13 14 9,50 2 9 -0,25 6 4 5,00 3 1 2,75 15 13 11,75 4 5 2,75 2 7 0,25 45 53 31,75 228,410 2564

182 2218 ALİ KADDUR -9F 16 10 13,50 6 5 4,75 2 2 1,50 3 0 3,00 7 3 6,25 4 3 3,25 6 1 5,75 44 24 38,00 228,155 2566

183 2347 HALİL BAYANMELEK -9I 12 18 7,50 7 6 5,50 5 3 4,25 3 2 2,50 12 10 9,50 2 8 0,00 7 3 6,25 48 50 35,50 227,613 2577

184 2320 ENES GÜLER -9I 19 6 17,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 6 3,50 6 3 5,25 9 1 8,75 43 21 37,75 227,490 2583

185 2114 -9C 11 16 7,00 4 8 2,00 5 7 3,25 2 3 1,25 17 11 14,25 4 6 2,50 4 6 2,50 47 57 32,75 227,345 2584

186 2269 HATİCE DEMİRİ -9G 15 4 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 6 7,50 3 0 3,00 2 1 1,75 36 13 32,75 227,250 2586

187 2164 SEVİM NİSA ADAL -9E 17 8 15,00 1 9 -1,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 10 11 7,25 4 4 3,00 7 2 6,50 45 38 35,50 227,243 2587

188 2029 BURAK UÇAR -9A 13 12 10,00 4 8 2,00 5 3 4,25 2 3 1,25 14 11 11,25 3 6 1,50 5 3 4,25 46 46 34,50 227,025 2592

189 2198 AYŞE BALLAR -9E 19 7 17,25 4 9 1,75 5 4 4,00 2 3 1,25 9 10 6,50 3 5 1,75 2 7 0,25 44 45 32,75 226,735 2596

190 1900 PAKİ * YILDIRIM -9C 19 9 16,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 13 5,75 2 4 1,00 7 2 6,50 41 34 32,50 226,340 2614

191 2235 YÜSRA DOĞAN -9F 15 14 11,50 3 9 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 13 10 10,50 4 4 3,00 3 4 2,00 43 45 31,75 226,120 2624

192 2185 AYŞE MİPAÇ KOYUNCU -9E 22 7 20,25 3 8 1,00 5 3 4,25 2 2 1,50 6 10 3,50 2 6 0,50 4 4 3,00 44 40 34,00 225,690 2635

193 2311 FATMANUR ASAN -9H 19 10 16,50 5 6 3,50 6 3 5,25 3 2 2,50 7 13 3,75 5 4 4,00 3 6 1,50 48 44 37,00 225,665 2636

194 2252 ENES DAMLA -9G 16 14 12,50 3 10 0,50 5 5 3,75 3 2 2,50 8 7 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 48 45 36,75 225,420 2642

195 2326 SILA YAŞAN -9I 20 9 17,75 4 8 2,00 6 4 5,00 3 1 2,75 6 13 2,75 4 6 2,50 4 5 2,75 47 46 35,50 225,125 2652

196 2153 NİSA KAYA -9D 14 12 11,00 4 7 2,25 3 5 1,75 2 0 2,00 13 9 10,75 3 6 1,50 3 6 1,50 42 45 30,75 225,023 2655

197 2175 BERKAY SAĞLAM -9E 14 5 12,75 6 7 4,25 5 4 4,00 3 1 2,75 9 12 6,00 5 5 3,75 5 5 3,75 47 39 37,25 223,585 2682

198 2179 ŞURA ŞADAY -9E 21 7 19,25 3 6 1,50 9 1 8,75 2 2 1,50 4 12 1,00 3 6 1,50 5 2 4,50 47 36 38,00 223,505 2684

199 2011 CANSU YERLİ -9A 15 8 13,00 1 9 -1,25 5 3 4,25 2 0 2,00 9 5 7,75 2 5 0,75 5 4 4,00 39 34 30,50 223,038 2693

200 2348 NEHİR ÖZCİĞER -9I 16 11 13,25 3 9 0,75 7 4 6,00 3 0 3,00 11 14 7,50 3 7 1,25 3 7 1,25 46 52 33,00 222,760 2695

201 2013 HURİNAZ GÖKTÜRK -9A 14 11 11,25 5 6 3,50 5 3 4,25 4 1 3,75 9 12 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 44 42 33,50 222,728 2697

202 2034 SEMA GÖVLER -9A 19 7 17,25 7 4 6,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 3 5 1,75 38 26 31,50 222,525 2702

203 2169 AYŞENUR KILDI -9E 16 7 14,25 5 8 3,00 4 5 2,75 2 1 1,75 8 6 6,50 2 7 0,25 6 4 5,00 43 38 33,50 222,488 2704
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

204 2217 İLAYDA NUR KARADAL -9F 17 8 15,00 2 7 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 10 6 8,50 3 7 1,25 5 2 4,50 40 31 32,25 222,175 2712

205 2208 YASİN DİYAR -9F 12 10 9,50 6 5 4,75 6 2 5,50 1 0 1,00 7 6 5,50 8 0 8,00 5 3 4,25 45 26 38,50 221,085 2738

206 2242 EMİNE SAÇAR -9G 11 13 7,75 4 6 2,50 7 2 6,50 1 2 0,50 12 11 9,25 5 1 4,75 4 3 3,25 44 38 34,50 221,035 2740

207 2086 NİDA BARSAN -9C 13 7 11,25 3 3 2,25 4 4 3,00 4 1 3,75 10 10 7,50 2 5 0,75 5 3 4,25 41 33 32,75 221,023 2741

208 2306 MAHMUT KAFAS -9H 10 19 5,25 6 7 4,25 9 3 8,25 3 0 3,00 11 5 9,75 5 5 3,75 3 6 1,50 47 45 35,75 220,990 2742

209 1997 BİLGE İLKBAHAR -9F 16 7 14,25 2 9 -0,25 8 4 7,00 4 1 3,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 6 2,50 43 34 34,50 220,643 2749

210 2236 ÇİĞDEM ERDOĞAN -9F 21 5 19,75 5 6 3,50 4 3 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 6 2,50 5 3 4,25 42 25 35,75 220,288 2756

211 2066 MEHMETALİ İNCE -9B 9 18 4,50 6 7 4,25 7 5 5,75 4 1 3,75 11 8 9,00 6 4 5,00 7 3 6,25 50 46 38,50 220,065 2759

212 2315 ÖZGÜ KIŞLIOGLU -9H 13 9 10,75 4 5 2,75 5 2 4,50 4 0 4,00 8 7 6,25 4 3 3,25 5 3 4,25 43 29 35,75 219,883 2768

213 2152 ZÜLAL SOYDAN -9D 12 10 9,50 3 5 1,75 4 3 3,25 4 0 4,00 11 12 8,00 4 5 2,75 6 3 5,25 44 38 34,50 219,583 2782

214 2019 KİNANE     ELMARUF -9A 9 11 6,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 16 12 13,00 4 5 2,75 8 2 7,50 41 37 31,75 219,530 2784

215 2115 YUSUF ERDEM ULUÇ -9C 18 8 16,00 7 4 6,00 3 4 2,00 4 0 4,00 3 5 1,75 4 5 2,75 6 3 5,25 45 29 37,75 219,005 2792

216 2276 ALİ İŞKİNAT -9G 15 11 12,25 3 9 0,75 7 3 6,25 3 1 2,75 6 8 4,00 5 5 3,75 7 1 6,75 46 38 36,50 218,495 2807

217 2181 HASAN ERTOK -9E 14 14 10,50 5 7 3,25 5 7 3,25 4 1 3,75 10 16 6,00 4 6 2,50 7 3 6,25 49 54 35,50 218,358 2814

218 2140 NAZLI CAN BERAZİOĞLU-9D 19 8 17,00 5 7 3,25 6 5 4,75 3 1 2,75 7 14 3,50 3 6 1,50 2 8 0,00 45 49 32,75 218,130 2817

219 2051 MEHMET ALİ ÇAKAR -9B 10 9 7,75 6 7 4,25 8 4 7,00 3 0 3,00 9 8 7,00 6 4 5,00 3 4 2,00 45 36 36,00 217,933 2822

220 2037 ELİF ALADAĞ -9A 14 9 11,75 2 8 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 7 4 6,00 1 5 -0,25 7 2 6,50 39 29 31,75 217,783 2826

221 2294 FİLİZ ALACAN -9H 16 11 13,25 3 9 0,75 5 6 3,50 1 0 1,00 8 6 6,50 4 3 3,25 2 2 1,50 39 37 29,75 217,363 2839

222 2282 FATMA TİYEK -9H 21 5 19,75 5 7 3,25 5 5 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 4 3,00 4 4 3,00 43 28 36,00 216,865 2852

223 2287 EMİNE SARIGEÇİLİ -9H 17 9 14,75 6 4 5,00 7 3 6,25 2 2 1,50 5 6 3,50 4 5 2,75 2 6 0,50 43 35 34,25 216,838 2853

224 2060 ASLIGÜL SANTALU -9B 13 11 10,25 3 6 1,50 4 5 2,75 1 2 0,50 10 8 8,00 3 5 1,75 7 1 6,75 41 38 31,50 216,570 2860

225 2098 MUHAMMEDEBUCERRUC-9C 7 13 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 17 13 13,75 6 4 5,00 6 4 5,00 41 39 31,25 215,013 2896

226 2022 AHMET ÇİFTCİ -9A 14 12 11,00 4 9 1,75 6 3 5,25 4 1 3,75 10 14 6,50 2 8 0,00 5 5 3,75 45 52 32,00 214,785 2905

227 2219 SERKAN KIVRAK -9F 15 3 14,25 1 5 -0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 8 7 6,25 1 3 0,25 3 3 2,25 36 21 30,75 214,453 2913

228 2079 GÜLSEREN ÇİFTCİLER -9B 19 10 16,50 3 8 1,00 7 4 6,00 1 2 0,50 7 15 3,25 2 8 0,00 6 4 5,00 45 51 32,25 214,150 2920

229 2058 ASİL SEYYİD İSA -9B 16 13 12,75 2 10 -0,50 2 7 0,25 3 1 2,75 11 13 7,75 3 6 1,50 5 4 4,00 42 54 28,50 213,710 2933

230 2088 AYŞEGÜL SİVRİ -9C 16 12 13,00 3 9 0,75 4 5 2,75 4 0 4,00 8 13 4,75 2 8 0,00 6 3 5,25 43 50 30,50 213,298 2943

231 2324 HATİCE ÇAĞI -9I 18 9 15,75 2 10 -0,50 7 2 6,50 1 0 1,00 5 9 2,75 3 3 2,25 5 4 4,00 41 37 31,75 213,258 2944

232 2032 GÜLÜŞ ÖZKORKMAZ -9A 17 10 14,50 5 8 3,00 5 5 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 6 0,50 3 5 1,75 42 38 32,50 212,948 2955
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

233 2024 EBRU UZUN -9A 17 8 15,00 5 7 3,25 3 2 2,50 1 0 1,00 6 2 5,50 3 4 2,00 1 4 0,00 36 27 29,25 211,698 2985

234 2105 BAHATTİN KİRMİK -9C 16 14 12,50 4 9 1,75 7 5 5,75 2 2 1,50 6 6 4,50 5 5 3,75 3 7 1,25 43 48 31,00 211,683 2987

235 2073 BEYZA KIN -9B 14 14 10,50 4 8 2,00 4 7 2,25 1 3 0,25 12 13 8,75 2 6 0,50 5 4 4,00 42 55 28,25 211,598 2990

236 2238 NAZİRE HEDİYE KARTAN-9F 14 8 12,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 11 10 8,50 3 6 1,50 5 3 4,25 37 32 29,00 211,448 2994

237 2295 -9H 14 13 10,75 4 6 2,50 3 6 1,50 3 1 2,75 10 8 8,00 3 6 1,50 3 6 1,50 40 46 28,50 211,255 2996

238 2357 MERYEM ŞAL -9I 14 14 10,50 4 7 2,25 8 4 7,00 4 1 3,75 9 19 4,25 2 8 0,00 5 5 3,75 46 58 31,50 210,565 3018

239 2299 FADİME AHISKALI -9H 15 10 12,50 5 7 3,25 6 3 5,25 3 2 2,50 7 10 4,50 5 5 3,75 2 5 0,75 43 42 32,50 210,113 3027

240 2170 ŞEVVAL EMİNE BİLKAY -9E 21 8 19,00 2 10 -0,50 4 8 2,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 39 53 25,75 210,105 3028

241 2159 TUĞÇE REÇBER -9D 10 9 7,75 4 5 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 13 12 10,00 4 5 2,75 6 3 5,25 39 38 29,50 209,090 3051

242 2183 NUR SENA YIKAR -9E 22 6 20,50 4 9 1,75 5 7 3,25 0 5 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 36 42 25,50 209,055 3052

243 2103 GÖRKEM TİMOÇİN -9C 10 17 5,75 5 8 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 15 14 11,50 6 4 5,00 1 7 -0,75 42 51 29,25 208,975 3055

244 2341 SUDE YAPRAK -9I 16 10 13,50 2 5 0,75 5 2 4,50 1 2 0,50 6 6 4,50 5 4 4,00 3 5 1,75 38 34 29,50 208,938 3059

245 1999 EDA SADIKLI -9E 18 11 15,25 4 8 2,00 4 8 2,00 3 1 2,75 7 8 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 42 49 29,75 208,285 3082

246 2087 MEDİNE YARAR -9C 16 14 12,50 2 11 -0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 12 18 7,50 4 6 2,50 4 6 2,50 44 66 27,50 207,988 3087

247 2332 NİSAGÜL YILDIRIM -9I 16 8 14,00 4 7 2,25 10 2 9,50 2 3 1,25 3 5 1,75 2 8 0,00 5 5 3,75 42 38 32,50 207,850 3092

248 2138 ESMA AGHA -9D 15 10 12,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 11 10 8,50 3 2 2,50 2 5 0,75 35 31 27,25 207,750 3096

249 2158 MİNA AYMAZ -9D 16 11 13,25 4 5 2,75 4 2 3,50 7 11 4,25 4 4 3,00 3 4 2,00 38 37 28,75 207,698 3100

250 2333 MELİSA DURĞUN -9I 15 6 13,50 1 12 -2,00 5 1 4,75 4 0 4,00 6 3 5,25 2 4 1,00 2 5 0,75 35 31 27,25 207,538 3102

251 2009 ÖZLEM AFŞAR -9A 12 11 9,25 5 4 4,00 5 3 4,25 2 2 1,50 8 7 6,25 3 1 2,75 4 2 3,50 39 30 31,50 207,433 3104

252 2146 SONGÜL DURĞUN -9D 15 10 12,50 3 5 1,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 7 4 6,00 4 5 2,75 4 5 2,75 38 33 29,75 206,910 3118

253 2067 İBRAHİM TÜRKOĞLU -9B 12 15 8,25 3 8 1,00 1 0 1,00 12 6 10,50 3 7 1,25 3 2 2,50 34 38 24,50 206,553 3132

254 2255 NURİYE KARAKUŞ -9G 12 8 10,00 3 6 1,50 4 3 3,25 11 5 9,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 33 34 24,50 206,283 3139

255 2314 ABDURRAHMAN PİRENE-9H 19 7 17,25 5 8 3,00 3 9 0,75 0 3 -0,75 7 13 3,75 2 6 0,50 4 6 2,50 40 52 27,00 204,830 3169

256 2330 UFUK YANGIN -9I 15 14 11,50 6 6 4,50 6 3 5,25 3 1 2,75 5 9 2,75 4 6 2,50 6 4 5,00 45 43 34,25 204,698 3174

257 2266 AYNURSILA BOZ -9G 19 10 16,50 4 7 2,25 4 5 2,75 2 1 1,75 4 8 2,00 3 7 1,25 4 2 3,50 40 40 30,00 204,308 3181

258 2021 ELİF NUR KEKEÇ -9A 9 8 7,00 3 9 0,75 1 8 -1,00 4 1 3,75 12 11 9,25 2 6 0,50 5 5 3,75 36 48 24,00 204,063 3189

259 2081 İLAYDANUR ÇOLAK -9C 10 12 7,00 4 6 2,50 6 2 5,50 3 2 2,50 10 10 7,50 3 6 1,50 5 4 4,00 41 42 30,50 203,903 3194

260 2250 MUSTAFA YERLİ -9G 17 12 14,00 2 9 -0,25 4 4 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 2 7 0,25 4 4 3,00 37 42 26,50 203,358 3212

261 2334 EMRULLAH TOPER -9I 17 10 14,50 5 6 3,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 6 0,50 6 3 5,25 39 36 30,00 203,320 3214
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

262 1996 ÖZGENUR ŞAN -9H 12 14 8,50 3 9 0,75 5 5 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 5 2 4,50 6 4 5,00 41 41 30,75 202,988 3219

263 2108 EDA AYVURDU -9C 7 8 5,00 2 6 0,50 8 4 7,00 11 15 7,25 7 3 6,25 5 5 3,75 40 41 29,75 202,918 3223

264 2338 EMİRHAN UÇAR -9I 13 7 11,25 2 10 -0,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 8 8 6,00 3 6 1,50 4 5 2,75 36 41 25,75 202,338 3241

265 2249 CEMİLE KILINÇ -9G 10 12 7,00 5 8 3,00 2 7 0,25 4 1 3,75 8 1 7,75 4 6 2,50 5 5 3,75 38 40 28,00 202,058 3251

266 2193 ELİF MERCAN -9E 17 7 15,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 3 3,25 6 1 5,75 36 19 31,25 201,908 3253

267 2188 İLAYDA KURTER -9E 13 12 10,00 3 6 1,50 4 5 2,75 3 0 3,00 10 15 6,25 3 7 1,25 4 6 2,50 40 51 27,25 201,828 3257

268 2301 YUSUF İSLAM KÖSEZADE-9H 7 16 3,00 5 6 3,50 9 2 8,50 4 1 3,75 10 8 8,00 5 5 3,75 2 6 0,50 42 44 31,00 201,788 3261

269 2054 TUNCAY BÖLÜKBAŞI -9B 12 12 9,00 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 2 8 0,00 4 5 2,75 39 41 28,75 201,425 3280

270 2274 HATİCENUR SABANCI -9G 14 13 10,75 2 6 0,50 7 4 6,00 1 0 1,00 8 9 5,75 3 4 2,00 3 6 1,50 38 42 27,50 200,568 3307

271 2133 MERYEM GEZMEN -9D 15 12 12,00 5 7 3,25 7 1 6,75 1 2 0,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 39 37 29,75 200,523 3309

272 2291 HİKMET CİNNİ -9H 11 11 8,25 5 5 3,75 8 2 7,50 4 0 4,00 7 8 5,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 38 38 28,50 200,418 3312

273 2331 BÜŞRA BOLA -9I 12 5 10,75 5 4 4,00 3 4 2,00 3 0 3,00 7 5 5,75 2 6 0,50 1 4 0,00 33 28 26,00 200,365 3313

274 2339 ŞEYMA ELDUBEYS -9I 17 6 15,50 2 9 -0,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 8 13 4,75 2 5 0,75 3 5 1,75 36 48 24,00 199,723 3338

275 2268 KÜRŞAT SÜRER -9G 12 16 8,00 4 8 2,00 4 6 2,50 3 2 2,50 10 9 7,75 3 6 1,50 3 5 1,75 39 52 26,00 198,468 3362

276 2174 FİLİZ BÜLÜT -9E 14 15 10,25 4 7 2,25 8 3 7,25 2 0 2,00 8 16 4,00 3 7 1,25 3 7 1,25 42 55 28,25 197,733 3384

277 2128 FATMA KÖSE -9D 12 14 8,50 4 9 1,75 5 6 3,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 7 1,25 3 7 1,25 39 50 26,50 196,815 3404

278 2062 MİRAÇ MENDEŞ -9B 14 12 11,00 5 8 3,00 6 5 4,75 1 3 0,25 7 20 2,00 6 4 5,00 4 6 2,50 43 58 28,50 196,015 3433

279 2232 AHMET ERDEM KALI -9F 12 8 10,00 1 10 -1,50 7 1 6,75 4 0 4,00 4 5 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 36 27 29,25 195,328 3455

280 2167 MERVE KAYA -9E 19 9 16,75 2 8 0,00 5 7 3,25 3 0 3,00 4 14 0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 38 53 24,75 195,283 3459

281 2280 EDA TATAR -9H 17 8 15,00 6 4 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 11 1,25 1 8 -1,00 3 4 2,00 35 39 25,25 193,970 3491

282 2178 MEHMET ABOJADAN -9E 11 19 6,25 4 9 1,75 1 11 -1,75 0 5 -1,25 14 12 11,00 3 7 1,25 6 4 5,00 39 67 22,25 193,693 3496

283 2265 MİNE GÖGEBAKAN -9G 17 10 14,50 2 9 -0,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 12 2,00 2 6 0,50 6 2 5,50 40 46 28,50 192,820 3528

284 2325 ENES UMUR -9I 18 11 15,25 3 9 0,75 5 4 4,00 4 0 4,00 1 10 -1,50 3 6 1,50 5 3 4,25 39 43 28,25 192,058 3548

285 2270 NİSAN YILMAZ -9G 14 9 11,75 3 7 1,25 6 3 5,25 1 1 0,75 4 7 2,25 4 5 2,75 5 3 4,25 37 35 28,25 192,000 3549

286 2226 SUDENAZ ULU -9F 18 5 16,75 2 11 -0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 5 12 2,00 3 7 1,25 4 6 2,50 39 51 26,25 191,140 3572

287 2110 MUHAMMED CANDAN -9C 10 12 7,00 4 8 2,00 11 1 10,75 3 1 2,75 5 8 3,00 3 7 1,25 4 6 2,50 40 43 29,25 190,993 3575

288 2059 ZÜMRÜT TOGAR -9B 14 11 11,25 5 7 3,25 5 6 3,50 1 2 0,50 6 16 2,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 37 50 24,50 190,588 3585

289 2254 NİSA ÇİNK* -9G 17 12 14,00 2 11 -0,75 5 5 3,75 5 0 5,00 3 15 -0,75 5 5 3,75 5 5 3,75 42 53 28,75 190,425 3590

290 2342 GİZEM TÜRK -9I 18 9 15,75 1 11 -1,75 2 4 1,00 3 9 0,75 5 5 3,75 6 3 5,25 35 41 24,75 189,050 3630
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

291 2275 ŞEVVAL ÖLMEZ -9G 16 13 12,75 3 9 0,75 4 7 2,25 2 0 2,00 3 6 1,50 3 6 1,50 4 6 2,50 35 47 23,25 187,623 3678

292 2044 MUSTAFA ERKAN KİBAR-9B 16 10 13,50 5 7 3,25 6 3 5,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 3 2,25 35 39 25,25 185,965 3728

293 2122 NEFİSE KARAGÜL -9D 13 16 9,00 5 6 3,50 7 2 6,50 3 0 3,00 4 5 2,75 2 8 0,00 6 4 5,00 40 41 29,75 185,493 3746

294 2165 ÇAĞRI URAK -9E 11 14 7,50 3 8 1,00 5 5 3,75 3 1 2,75 8 9 5,75 4 6 2,50 2 3 1,25 36 46 24,50 185,423 3749

295 2215 ECE GÖKTÜRK -9F 13 13 9,75 5 7 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 13 2,75 3 6 1,50 4 6 2,50 38 47 26,25 184,133 3784

296 2222 E SUDENAZ DEMİR -9F 13 15 9,25 5 6 3,50 4 6 2,50 2 3 1,25 8 12 5,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 36 52 23,00 184,095 3787

297 2014 FATİH GÖK -9A 11 9 8,75 4 5 2,75 7 3 6,25 2 1 1,75 5 10 2,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 34 38 24,50 182,268 3826

298 2132 NURİ OKYAY -9D 12 16 8,00 2 11 -0,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 6 2,50 6 4 5,00 37 44 26,00 181,965 3834

299 2043 FUNDA AYGÜN -9B 14 10 11,50 3 6 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 6 12 3,00 2 6 0,50 2 5 0,75 31 45 19,75 180,940 3859

300 2304 YUSUF GÜLERYÜZ -9H 10 3 9,25 4 3 3,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 29 17 24,75 180,430 3873

301 2074 BERAT KAZAN -9B 13 17 8,75 2 8 0,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 6 1,50 3 4 2,00 33 44 22,00 179,383 3901

302 2089 SAMET ERDEM UL * -9C 7 15 3,25 4 8 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 10 10 7,50 3 7 1,25 1 4 0,00 32 49 19,75 178,818 3922

303 2068 SUDE BARUTCU -9B 15 15 11,25 2 11 -0,75 3 3 2,25 9 21 3,75 3 6 1,50 5 5 3,75 37 61 21,75 177,335 3973

304 2224 MUSA SAĞIR -9F 12 12 9,00 8 4 7,00 3 5 1,75 1 2 0,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 29 39 19,25 177,263 3980

305 2091 FİDAN ÜLKÜ YAŞNER -9C 16 11 13,25 2 10 -0,50 3 8 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 30 47 18,25 177,088 3986

306 2196 BURAK KEKEÇ -9E 7 13 3,75 4 6 2,50 6 3 5,25 4 0 4,00 6 8 4,00 3 7 1,25 5 4 4,00 35 41 24,75 176,753 3994

307 2018 BARAN KIVRAK -9A 4 13 0,75 2 6 0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 12 3 11,25 3 3 2,25 3 1 2,75 28 31 20,25 176,063 4014

308 2033 MERVE TUTAR -9A 9 11 6,25 2 8 0,00 2 4 1,00 9 4 8,00 4 5 2,75 2 3 1,25 28 35 19,25 175,130 4048

309 2263 CELİL BALCI -9G 13 12 10,00 7 6 5,50 4 7 2,25 3 1 2,75 4 26 -2,50 2 8 0,00 6 2 5,50 39 62 23,50 175,008 4052

310 2150 GÜLFİDAN BOZKURT -9D 13 10 10,50 7 2 6,50 4 4 3,00 2 6 0,50 3 6 1,50 29 28 22,00 174,768 4058

311 2141 YUNUS EMRE KANGAL -9D 10 9 7,75 1 8 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 10 12 7,00 3 7 1,25 2 5 0,75 29 44 18,00 174,513 4072

312 2209 MELİKE SUTAY -9F 13 15 9,25 3 8 1,00 4 7 2,25 2 2 1,50 7 13 3,75 0 8 -2,00 3 3 2,25 32 56 18,00 174,408 4074

313 2345 NAGEHAN GÜL KEKEÇ -9I 16 7 14,25 1 10 -1,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 3 8 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 29 43 18,25 174,088 4084

314 2195 RÜMEYSA YILDIRIM -9E 11 4 10,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 24 15 20,25 172,758 4127

315 2155 ABİDİN KOŞUN -9D 8 13 4,75 3 7 1,25 2 5 0,75 1 1 0,75 10 8 8,00 2 6 0,50 3 3 2,25 29 43 18,25 172,560 4134

316 1995 ELİF SUDE KURTUL -9G 9 14 5,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 10 11 7,25 4 5 2,75 3 5 1,75 32 49 19,75 172,385 4139

317 2144 HASAN YEŞİL -9D 9 17 4,75 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 12 8,00 3 2 2,50 3 3 2,25 29 56 15,00 169,613 4234

318 2065 AYŞEGÜL YALÇIN -9B 9 14 5,50 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 8 10 5,50 2 5 0,75 3 3 2,25 30 39 20,25 168,683 4266

319 2186 ALİ CURA -9E 11 19 6,25 2 11 -0,75 7 5 5,75 5 0 5,00 2 7 0,25 5 5 3,75 4 6 2,50 36 53 22,75 168,570 4273
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

320 2053 CUMA ÇEVİK -9B 9 16 5,00 3 10 0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 9 14 5,50 3 5 1,75 4 4 3,00 33 56 19,00 168,540 4274

321 2286 ALİ POLAT -9H 11 8 9,00 4 8 2,00 2 10 -0,50 0 5 -1,25 7 11 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 30 56 16,00 167,215 4313

322 2148 ECE BUHUR -9D 10 5 8,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 4 3,00 22 13 18,75 165,473 4369

323 2157 SEMA AYMAZ -9D 10 6 8,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 22 28 15,00 165,238 4374

324 2130 RÜMEYSA MERCAN -9D 8 6 6,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 6 4 5,00 2 2 1,50 3 3 2,25 23 23 17,25 165,183 4375

325 2070 TÜLİN ÇALIŞKAN -9B 10 10 7,50 3 8 1,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 8 11 5,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 28 52 15,00 164,218 4402

326 2089 MUSTAFA AYDOĞDU -9C 8 22 2,50 4 9 1,75 5 5 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 3 7 1,25 2 8 0,00 32 55 18,25 163,618 4423

327 2189 BERKE CAN NURE -9E 11 17 6,75 5 8 3,00 5 7 3,25 1 4 0,00 4 9 1,75 2 8 0,00 6 3 5,25 34 56 20,00 163,370 4428

328 2205 BÜŞRA BALAKAN -9F 17 13 13,75 1 11 -1,75 2 7 0,25 2 1 1,75 3 13 -0,25 4 5 2,75 2 8 0,00 31 58 16,50 162,140 4479

329 2035 YONCAHATUN BİLGİN -9A 5 8 3,00 1 8 -1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 9 11 6,25 2 7 0,25 4 2 3,50 26 40 16,00 159,850 4565

330 2127 ALİ EREN YÜCEL -9D 9 12 6,00 3 9 0,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 7 13 3,75 2 7 0,25 4 3 3,25 29 50 16,50 159,465 4582

331 2111 MELİSA KIŞLIOĞLU -9C 11 9 8,75 2 4 1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 6 2,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 23 37 13,75 158,655 4606

332 2041 MERVE  *ZE -9B 9 18 4,50 3 9 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 8 13 4,75 3 5 1,75 2 6 0,50 31 58 16,50 156,563 4681

333 2284 SULTAN ŞAHAN -9H 10 11 7,25 3 9 0,75 6 4 5,00 1 1 0,75 3 11 0,25 3 5 1,75 5 5 3,75 31 46 19,50 156,515 4682

334 2160 İSMAİL ALKIR -9E 13 14 9,50 5 5 3,75 5 6 3,50 1 4 0,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 31 56 17,00 154,635 4743

335 2023 KEREM GÖVLER -9A 3 13 -0,25 2 4 1,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 5 3,75 1 4 0,00 22 29 14,75 154,165 4757

336 2283 METİN ALPBOĞAN -9H 10 14 6,50 6 5 4,75 5 4 4,00 2 2 1,50 3 11 0,25 3 6 1,50 2 7 0,25 31 49 18,75 154,070 4762

337 2109 HARUN FALAY -9C 7 16 3,00 2 7 0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 2 8 0,00 1 3 0,25 25 39 15,25 153,600 4778

338 2136 YAKUP BARUT -9D 5 13 1,75 3 10 0,50 5 6 3,50 3 2 2,50 6 3 5,25 4 5 2,75 3 7 1,25 29 46 17,50 153,148 4800

339 2120 FURKAN ÇAIŞKAN -9D 5 12 2,00 3 3 2,25 3 1 2,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 20 27 13,25 150,735 4896

340 1764 MEHMET TOKLUCU -9E 11 19 6,25 5 8 3,00 3 9 0,75 1 4 0,00 8 17 3,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 32 72 14,00 148,913 4963

341 2121 KASIM -9D 10 18 5,50 7 2 6,50 5 4 4,00 22 24 16,00 148,240 4988

342 2025 M İRFAN SARCAN -9A 7 23 1,25 4 9 1,75 5 7 3,25 2 3 1,25 9 21 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 34 76 15,00 147,350 5027

343 2112 SERAP TAŞLITARLA -9C 5 16 1,00 5 6 3,50 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 8 0,00 4 3 3,25 26 38 16,50 144,323 5149

344 2145 RÜMEYSA CURA -9D 10 8 8,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 15 18 10,50 141,200 5288

345 2124 EMİRHAN ÖZTÜRK -9D 5 12 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 5 2,75 4 2 3,50 20 24 14,00 138,540 5418

346 2171 BERAT GÖRGÜ -9E 11 18 6,50 4 9 1,75 3 9 0,75 3 2 2,50 4 18 -0,50 0 10 -2,50 6 4 5,00 31 70 13,50 138,088 5443

347 2154 HAYRİNİSA NUR SARCAN-9D 9 8 7,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 19 45 7,75 136,925 5473

348 2321 ABİDİN KALBUR -9I 11 19 6,25 2 11 -0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 21 59 6,25 129,325 5853
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

KATILIMLAR

349 2302 MERYEM BİLGİN -9H 6 14 2,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 10 0,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 20 41 9,75 127,598 5941

350 2329 HAMZA BURAK KIRAY -9I 7 9 4,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 7 -0,75 11 30 3,50 122,408 6203

351 2290 MUHAMMED AYDOĞMUŞ-9H 9 21 3,75 2 11 -0,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 5 17 0,75 4 6 2,50 2 8 0,00 25 77 5,75 119,423 6354

352 1721 REŞAT GELİC -9G 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 17 -2,25 2 8 0,00 5 5 3,75 19 60 4,00 106,898 6837

353 2192 BÜŞRA KAHRAMAN -9E 5 5 3,75 5 5 3,75

354 2142 FURKAN DİKTAŞ -9D 5 19 0,25 5 8 3,00 4 8 2,00 2 7 0,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 17 56 3,00

355 2297 ORHAN UMUR -9H 8 21 2,75 4 9 1,75 2 10 -0,50 0 5 -1,25 1 9 -1,25 4 6 2,50 19 60 4,00
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 2026 ILGIN SAKMAN -9A 21 7 19,25 6 7 4,25 9 0 9,00 3 0 3,00 18 12 15,00 2 5 0,75 7 3 6,25 66 34 57,50 311,355 941

2 2020 KEVSER KUMRU -9A 16 12 13,00 4 8 2,00 7 4 6,00 3 2 2,50 23 6 21,50 4 6 2,50 8 2 7,50 65 40 55,00 304,945 1035

3 2005 AYBORA GÖZÜTOK -9A 19 5 17,75 8 5 6,75 10 2 9,50 4 0 4,00 16 12 13,00 5 3 4,25 3 1 2,75 65 28 58,00 300,128 1103

4 1788 SERPİL ULU -9A 16 4 15,00 6 7 4,25 8 4 7,00 2 1 1,75 18 9 15,75 3 3 2,25 6 4 5,00 59 32 51,00 292,230 1229

5 2012 RUMEYSA KÖSTÜ -9A 18 10 15,50 4 5 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 20 4 19,00 2 6 0,50 3 7 1,25 51 35 42,25 287,415 1313

6 2027 SEMA NUR KARASU -9A 15 11 12,25 4 7 2,25 6 3 5,25 3 1 2,75 19 6 17,50 2 5 0,75 4 5 2,75 53 38 43,50 274,795 1562

7 2039 EMİR KOÇ -9A 19 5 17,75 4 8 2,00 6 2 5,50 3 0 3,00 16 12 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 55 33 46,75 272,925 1599

8 2031 EMİRHAN DELİAHMET -9A 19 11 16,25 4 9 1,75 9 2 8,50 2 2 1,50 14 15 10,25 4 6 2,50 7 3 6,25 59 48 47,00 272,515 1608

9 2002 MERYEM KARAKOCALI -9A 15 11 12,25 3 7 1,25 6 3 5,25 3 1 2,75 18 7 16,25 1 4 0,00 5 4 4,00 51 37 41,75 271,243 1634

10 2038 NURCAN ALBAYRAK -9A 14 14 10,50 4 7 2,25 8 4 7,00 2 3 1,25 18 12 15,00 7 3 6,25 7 3 6,25 60 46 48,50 269,525 1663

11 2017 REYYAN KOÇAK -9A 20 6 18,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 5 0 5,00 13 14 9,50 4 1 3,75 4 4 3,00 53 37 43,75 260,143 1851

12 1998 YUNUS EMRE ŞAFAK -9A 18 12 15,00 1 10 -1,50 6 5 4,75 5 0 5,00 14 15 10,25 7 3 6,25 3 7 1,25 54 52 41,00 256,838 1912

13 2030 M FATİH YÜCEL -9A 15 15 11,25 2 11 -0,75 8 4 7,00 2 2 1,50 16 12 13,00 8 2 7,50 3 6 1,50 54 52 41,00 256,738 1913

14 2016 ECE İDRİSOĞLU -9A 15 15 11,25 3 10 0,50 5 5 3,75 2 3 1,25 18 11 15,25 5 5 3,75 4 6 2,50 52 55 38,25 255,440 1940

15 2003 YUSUF TÜRKCANOĞLU -9A 16 12 13,00 5 8 3,00 10 2 9,50 1 4 0,00 11 13 7,75 7 3 6,25 6 4 5,00 56 46 44,50 247,863 2104

16 2015 SILA KOŞAY -9A 17 12 14,00 4 7 2,25 4 3 3,25 1 1 0,75 13 10 10,50 3 6 1,50 5 3 4,25 47 42 36,50 242,780 2209

17 2006 NURULLAH GÖZ DOK -9A 14 9 11,75 3 8 1,00 4 2 3,50 15 8 13,00 4 4 3,00 4 4 3,00 44 35 35,25 242,625 2212

18 2028 NİSA NUR BAYAR -9A 15 7 13,25 6 1 5,75 8 2 7,50 12 11 9,25 5 1 4,75 2 8 0,00 48 30 40,50 240,515 2269

19 2010 İSMAİL KONYALI -9A 10 11 7,25 5 5 3,75 7 4 6,00 1 3 0,25 15 7 13,25 4 3 3,25 4 5 2,75 46 38 36,50 234,270 2426

20 2007 YAĞMUR KARDAŞ -9A 18 11 15,25 7 4 6,00 6 6 4,50 2 0 2,00 7 8 5,00 2 6 0,50 8 2 7,50 50 37 40,75 233,265 2454

21 2036 EFE ERDOĞAN -9A 17 5 15,75 6 2 5,50 8 2 7,50 7 10 4,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 43 27 36,25 232,463 2467

22 0 BELGİN VURUCU -9A 14 6 12,50 3 5 1,75 3 1 2,75 11 2 10,50 2 4 1,00 6 4 5,00 39 22 33,50 229,308 2539

23 2004 MEHMET TOKMAK -9A 13 14 9,50 2 9 -0,25 6 4 5,00 3 1 2,75 15 13 11,75 4 5 2,75 2 7 0,25 45 53 31,75 228,410 2564

24 2029 BURAK UÇAR -9A 13 12 10,00 4 8 2,00 5 3 4,25 2 3 1,25 14 11 11,25 3 6 1,50 5 3 4,25 46 46 34,50 227,025 2592

25 2011 CANSU YERLİ -9A 15 8 13,00 1 9 -1,25 5 3 4,25 2 0 2,00 9 5 7,75 2 5 0,75 5 4 4,00 39 34 30,50 223,038 2693

26 2013 HURİNAZ GÖKTÜRK -9A 14 11 11,25 5 6 3,50 5 3 4,25 4 1 3,75 9 12 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 44 42 33,50 222,728 2697

27 2034 SEMA GÖVLER -9A 19 7 17,25 7 4 6,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 3 5 1,75 38 26 31,50 222,525 2702

28 2019 KİNANE     ELMARUF -9A 9 11 6,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 16 12 13,00 4 5 2,75 8 2 7,50 41 37 31,75 219,530 2784



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9A

KATILIMLAR

29 2037 ELİF ALADAĞ -9A 14 9 11,75 2 8 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 7 4 6,00 1 5 -0,25 7 2 6,50 39 29 31,75 217,783 2826

30 2022 AHMET ÇİFTCİ -9A 14 12 11,00 4 9 1,75 6 3 5,25 4 1 3,75 10 14 6,50 2 8 0,00 5 5 3,75 45 52 32,00 214,785 2905

31 2032 GÜLÜŞ ÖZKORKMAZ -9A 17 10 14,50 5 8 3,00 5 5 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 6 0,50 3 5 1,75 42 38 32,50 212,948 2955

32 2024 EBRU UZUN -9A 17 8 15,00 5 7 3,25 3 2 2,50 1 0 1,00 6 2 5,50 3 4 2,00 1 4 0,00 36 27 29,25 211,698 2985

33 2009 ÖZLEM AFŞAR -9A 12 11 9,25 5 4 4,00 5 3 4,25 2 2 1,50 8 7 6,25 3 1 2,75 4 2 3,50 39 30 31,50 207,433 3104

34 2021 ELİF NUR KEKEÇ -9A 9 8 7,00 3 9 0,75 1 8 -1,00 4 1 3,75 12 11 9,25 2 6 0,50 5 5 3,75 36 48 24,00 204,063 3189

35 2014 FATİH GÖK -9A 11 9 8,75 4 5 2,75 7 3 6,25 2 1 1,75 5 10 2,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 34 38 24,50 182,268 3826

36 2018 BARAN KIVRAK -9A 4 13 0,75 2 6 0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 12 3 11,25 3 3 2,25 3 1 2,75 28 31 20,25 176,063 4014

37 2033 MERVE TUTAR -9A 9 11 6,25 2 8 0,00 2 4 1,00 9 4 8,00 4 5 2,75 2 3 1,25 28 35 19,25 175,130 4048

38 2035 YONCAHATUN BİLGİN -9A 5 8 3,00 1 8 -1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 9 11 6,25 2 7 0,25 4 2 3,50 26 40 16,00 159,850 4565

39 2023 KEREM GÖVLER -9A 3 13 -0,25 2 4 1,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 5 3,75 1 4 0,00 22 29 14,75 154,165 4757

40 2025 M İRFAN SARCAN -9A 7 23 1,25 4 9 1,75 5 7 3,25 2 3 1,25 9 21 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 34 76 15,00 147,350 5027
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-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 2071 UĞUR YAHYA AVCİ -9B 23 7 21,25 5 6 3,50 9 3 8,25 4 1 3,75 15 15 11,25 4 6 2,50 7 3 6,25 67 41 56,75 306,133 1015

2 0 ÖZGE TEMİZKAN -9B 21 5 19,75 7 6 5,50 7 2 6,50 3 2 2,50 14 10 11,50 4 5 2,75 7 3 6,25 63 33 54,75 290,648 1260

3 2040 CEREN ATEŞ -9B 24 5 22,75 8 3 7,25 9 2 8,50 3 1 2,75 6 8 4,00 4 6 2,50 6 4 5,00 60 29 52,75 282,400 1405

4 2048 ZEHRA NUR ÇAHAN -9B 20 8 18,00 6 7 4,25 7 5 5,75 3 2 2,50 11 7 9,25 6 3 5,25 6 3 5,25 59 35 50,25 277,433 1502

5 2063 MEMET EMİN GÜLGEN -9B 15 12 12,00 4 7 2,25 10 0 10,00 2 1 1,75 17 9 14,75 5 4 4,00 4 4 3,00 57 37 47,75 276,710 1516

6 2042 AYŞEGÜL BİÇER -9B 23 7 21,25 5 4 4,00 6 3 5,25 2 1 1,75 7 5 5,75 6 3 5,25 6 4 5,00 55 27 48,25 274,688 1563

7 2057 * İNE BEYZA UĞRAN -9B 14 15 10,25 4 7 2,25 9 1 8,75 3 2 2,50 18 8 16,00 5 5 3,75 6 4 5,00 59 42 48,50 272,610 1605

8 2064 NİSA KAYA -9B 23 7 21,25 4 5 2,75 5 2 4,50 3 1 2,75 7 5 5,75 7 2 6,50 4 5 2,75 53 27 46,25 269,623 1662

9 2052 NEHİR ALSAÇ -9B 16 11 13,25 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 14 7 12,25 5 3 4,25 5 4 4,00 53 35 44,25 259,958 1852

10 2072 MUSTAFA GEZMEN -9B 15 11 12,25 6 5 4,75 5 6 3,50 4 0 4,00 13 8 11,00 7 2 6,50 6 3 5,25 56 35 47,25 257,105 1904

11 2069 İPEK EMİR -9B 25 5 23,75 7 6 5,50 9 3 8,25 3 2 2,50 4 12 1,00 3 7 1,25 5 5 3,75 56 40 46,00 256,955 1909

12 2049 SİNEM ULAŞLI -9B 16 9 13,75 4 8 2,00 9 2 8,50 1 2 0,50 14 9 11,75 1 7 -0,75 6 3 5,25 51 40 41,00 254,768 1952

13 2061 HÜSEYİN AKIN -9B 19 8 17,00 5 8 3,00 6 5 4,75 2 3 1,25 9 8 7,00 5 5 3,75 5 3 4,25 51 40 41,00 247,103 2113

14 2075 DİLEK AYDOĞAN -9B 18 10 15,50 4 7 2,25 7 4 6,00 2 2 1,50 9 6 7,50 4 5 2,75 5 2 4,50 49 36 40,00 246,370 2132

15 2077 ASUDE BALCIOĞLU -9B 17 10 14,50 4 8 2,00 8 2 7,50 4 1 3,75 8 8 6,00 3 7 1,25 9 1 8,75 53 37 43,75 246,005 2139

16 2046 SERKANNSOL AR -9B 20 7 18,25 6 6 4,50 6 3 5,25 3 2 2,50 5 14 1,50 4 6 2,50 8 2 7,50 52 40 42,00 235,555 2386

17 2076 GAMZE NUR CALAL -9B 8 15 4,25 2 6 0,50 6 3 5,25 2 2 1,50 18 11 15,25 3 6 1,50 7 3 6,25 46 46 34,50 234,103 2431

18 2056 METİN CAN TUNÇ -9B 16 10 13,50 3 9 0,75 6 4 5,00 2 2 1,50 11 9 8,75 3 5 1,75 4 3 3,25 45 42 34,50 233,525 2448

19 2047 SELİM KAAN ÇEÇEN -9B 15 8 13,00 6 7 4,25 5 6 3,50 4 0 4,00 10 11 7,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 46 39 36,25 231,555 2485

20 2078 NİSANUR TÜRK -9B 19 10 16,50 6 7 4,25 6 6 4,50 0 4 -1,00 9 8 7,00 2 7 0,25 4 6 2,50 46 48 34,00 229,160 2545

21 2045 ENES ÇAYDAN -9B 13 16 9,00 6 6 4,50 3 3 2,25 1 2 0,50 12 5 10,75 6 3 5,25 4 2 3,50 45 37 35,75 229,028 2549

22 2066 MEHMETALİ İNCE -9B 9 18 4,50 6 7 4,25 7 5 5,75 4 1 3,75 11 8 9,00 6 4 5,00 7 3 6,25 50 46 38,50 220,065 2759

23 2051 MEHMET ALİ ÇAKAR -9B 10 9 7,75 6 7 4,25 8 4 7,00 3 0 3,00 9 8 7,00 6 4 5,00 3 4 2,00 45 36 36,00 217,933 2822

24 2060 ASLIGÜL SANTALU -9B 13 11 10,25 3 6 1,50 4 5 2,75 1 2 0,50 10 8 8,00 3 5 1,75 7 1 6,75 41 38 31,50 216,570 2860

25 2079 GÜLSEREN ÇİFTCİLER -9B 19 10 16,50 3 8 1,00 7 4 6,00 1 2 0,50 7 15 3,25 2 8 0,00 6 4 5,00 45 51 32,25 214,150 2920

26 2058 ASİL SEYYİD İSA -9B 16 13 12,75 2 10 -0,50 2 7 0,25 3 1 2,75 11 13 7,75 3 6 1,50 5 4 4,00 42 54 28,50 213,710 2933

27 2073 BEYZA KIN -9B 14 14 10,50 4 8 2,00 4 7 2,25 1 3 0,25 12 13 8,75 2 6 0,50 5 4 4,00 42 55 28,25 211,598 2990

28 2067 İBRAHİM TÜRKOĞLU -9B 12 15 8,25 3 8 1,00 1 0 1,00 12 6 10,50 3 7 1,25 3 2 2,50 34 38 24,50 206,553 3132



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9B

KATILIMLAR

29 2054 TUNCAY BÖLÜKBAŞI -9B 12 12 9,00 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 2 8 0,00 4 5 2,75 39 41 28,75 201,425 3280

30 2062 MİRAÇ MENDEŞ -9B 14 12 11,00 5 8 3,00 6 5 4,75 1 3 0,25 7 20 2,00 6 4 5,00 4 6 2,50 43 58 28,50 196,015 3433

31 2059 ZÜMRÜT TOGAR -9B 14 11 11,25 5 7 3,25 5 6 3,50 1 2 0,50 6 16 2,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 37 50 24,50 190,588 3585

32 2044 MUSTAFA ERKAN KİBAR-9B 16 10 13,50 5 7 3,25 6 3 5,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 3 2,25 35 39 25,25 185,965 3728

33 2043 FUNDA AYGÜN -9B 14 10 11,50 3 6 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 6 12 3,00 2 6 0,50 2 5 0,75 31 45 19,75 180,940 3859

34 2074 BERAT KAZAN -9B 13 17 8,75 2 8 0,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 6 1,50 3 4 2,00 33 44 22,00 179,383 3901

35 2068 SUDE BARUTCU -9B 15 15 11,25 2 11 -0,75 3 3 2,25 9 21 3,75 3 6 1,50 5 5 3,75 37 61 21,75 177,335 3973

36 2065 AYŞEGÜL YALÇIN -9B 9 14 5,50 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 8 10 5,50 2 5 0,75 3 3 2,25 30 39 20,25 168,683 4266

37 2053 CUMA ÇEVİK -9B 9 16 5,00 3 10 0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 9 14 5,50 3 5 1,75 4 4 3,00 33 56 19,00 168,540 4274

38 2070 TÜLİN ÇALIŞKAN -9B 10 10 7,50 3 8 1,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 8 11 5,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 28 52 15,00 164,218 4402

39 2041 MERVE  *ZE -9B 9 18 4,50 3 9 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 8 13 4,75 3 5 1,75 2 6 0,50 31 58 16,50 156,563 4681
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-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 2093 SİBEL ŞEN -9C 19 6 17,50 4 9 1,75 8 1 7,75 4 0 4,00 26 3 25,25 4 4 3,00 6 3 5,25 71 26 64,50 357,948 371

2 2117 İLAYDA KIŞLIOĞLU -9C 24 4 23,00 5 4 4,00 7 4 6,00 2 1 1,75 19 9 16,75 6 3 5,25 4 5 2,75 67 30 59,50 334,603 611

3 2107 HAZAL ATEŞOĞL U -9C 17 11 14,25 5 6 3,50 5 4 4,00 3 2 2,50 23 5 21,75 4 4 3,00 8 2 7,50 65 34 56,50 318,683 835

4 2097 SILA BUSE GÖVLER -9C 19 10 16,50 5 7 3,25 8 2 7,50 4 1 3,75 20 7 18,25 4 6 2,50 6 4 5,00 66 37 56,75 316,768 860

5 2100 EDANUR ÇAMLIBEL -9C 20 9 17,75 5 8 3,00 7 5 5,75 4 1 3,75 19 9 16,75 6 4 5,00 5 4 4,00 66 40 56,00 314,105 893

6 2095 HİLAL GÖGEBAKAN -9C 23 5 21,75 3 6 1,50 7 4 6,00 4 0 4,00 11 8 9,00 5 3 4,25 7 1 6,75 60 27 53,25 289,335 1279

7 2082 BİLGE KURU -9C 18 4 17,00 5 2 4,50 5 3 4,25 4 1 3,75 16 9 13,75 4 4 3,00 5 2 4,50 57 25 50,75 289,033 1283

8 2085 MİRAY TATAR -9C 19 7 17,25 7 5 5,75 7 3 6,25 3 0 3,00 14 9 11,75 4 5 2,75 5 4 4,00 59 33 50,75 283,913 1372

9 2119 AYŞE SUDE TOPRAK -9C 19 3 18,25 4 4 3,00 6 1 5,75 2 1 1,75 16 11 13,25 4 4 3,00 4 5 2,75 55 29 47,75 283,113 1385

10 2101 SERHAT ÖZALP -9C 13 15 9,25 5 7 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 19 11 16,25 5 5 3,75 5 4 4,00 56 46 44,50 265,330 1751

11 2113 RABİA AYDIN -9C 22 7 20,25 1 11 -1,75 5 3 4,25 2 2 1,50 13 11 10,25 6 4 5,00 4 6 2,50 53 44 42,00 263,508 1780

12 2102 NİSA NUR YILDIZ -9C 19 4 18,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 11 7 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 45 22 39,50 254,938 1949

13 2106 OSMAN BAYSAL -9C 9 6 7,50 7 6 5,50 9 3 8,25 4 1 3,75 15 7 13,25 6 4 5,00 5 5 3,75 55 32 47,00 254,785 1951

14 2080 VİCDAN DERMAN -9C 19 8 17,00 5 8 3,00 7 5 5,75 1 2 0,50 12 11 9,25 0 6 -1,50 6 3 5,25 50 43 39,25 252,130 1994

15 2099 MEHMET KARASU -9C 19 7 17,25 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 10 11 7,25 3 3 2,25 3 0 3,00 46 27 39,25 250,970 2028

16 2050 FATMA KÜBRA YATMAZ -9C 19 11 16,25 5 8 3,00 5 4 4,00 3 0 3,00 8 5 6,75 5 5 3,75 7 1 6,75 52 34 43,50 250,190 2043

17 2257 BÜŞRA GÜRLEK -9C 20 5 18,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 11 10 8,50 2 7 0,25 5 2 4,50 44 29 36,75 249,995 2049

18 1083 İSMET KAHRIMAN -9C 15 4 14,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 9 6 7,50 7 2 6,50 5 3 4,25 48 20 43,00 249,508 2062

19 2090 HATİCE SENA KIR -9C 17 9 14,75 5 7 3,25 9 1 8,75 3 1 2,75 10 6 8,50 3 6 1,50 3 4 2,00 50 34 41,50 245,780 2145

20 2118 ZEKERİYA CAN KOÇUK -9C 10 20 5,00 5 8 3,00 7 5 5,75 4 1 3,75 18 11 15,25 4 6 2,50 4 6 2,50 52 57 37,75 242,158 2222

21 2096 AHMET MELİH KURTUL -9C 11 16 7,00 3 10 0,50 7 5 5,75 4 1 3,75 18 11 15,25 3 7 1,25 3 5 1,75 49 55 35,25 241,328 2243

22 2116 NİSA CENGİZ -9C 14 9 11,75 2 7 0,25 6 2 5,50 3 1 2,75 9 10 6,50 4 6 2,50 7 2 6,50 45 37 35,75 235,553 2388

23 2104 ŞERİFENAZ AYDIN -9C 9 14 5,50 5 8 3,00 6 3 5,25 2 2 1,50 14 6 12,50 3 5 1,75 5 4 4,00 44 42 33,50 228,933 2552

24 2114 -9C 11 16 7,00 4 8 2,00 5 7 3,25 2 3 1,25 17 11 14,25 4 6 2,50 4 6 2,50 47 57 32,75 227,345 2584

25 1900 PAKİ * YILDIRIM -9C 19 9 16,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 13 5,75 2 4 1,00 7 2 6,50 41 34 32,50 226,340 2614

26 2086 NİDA BARSAN -9C 13 7 11,25 3 3 2,25 4 4 3,00 4 1 3,75 10 10 7,50 2 5 0,75 5 3 4,25 41 33 32,75 221,023 2741

27 2115 YUSUF ERDEM ULUÇ -9C 18 8 16,00 7 4 6,00 3 4 2,00 4 0 4,00 3 5 1,75 4 5 2,75 6 3 5,25 45 29 37,75 219,005 2792

28 2098 MUHAMMEDEBUCERRUC-9C 7 13 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 17 13 13,75 6 4 5,00 6 4 5,00 41 39 31,25 215,013 2896



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9C

KATILIMLAR

29 2088 AYŞEGÜL SİVRİ -9C 16 12 13,00 3 9 0,75 4 5 2,75 4 0 4,00 8 13 4,75 2 8 0,00 6 3 5,25 43 50 30,50 213,298 2943

30 2105 BAHATTİN KİRMİK -9C 16 14 12,50 4 9 1,75 7 5 5,75 2 2 1,50 6 6 4,50 5 5 3,75 3 7 1,25 43 48 31,00 211,683 2987

31 2103 GÖRKEM TİMOÇİN -9C 10 17 5,75 5 8 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 15 14 11,50 6 4 5,00 1 7 -0,75 42 51 29,25 208,975 3055

32 2087 MEDİNE YARAR -9C 16 14 12,50 2 11 -0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 12 18 7,50 4 6 2,50 4 6 2,50 44 66 27,50 207,988 3087

33 2081 İLAYDANUR ÇOLAK -9C 10 12 7,00 4 6 2,50 6 2 5,50 3 2 2,50 10 10 7,50 3 6 1,50 5 4 4,00 41 42 30,50 203,903 3194

34 2108 EDA AYVURDU -9C 7 8 5,00 2 6 0,50 8 4 7,00 11 15 7,25 7 3 6,25 5 5 3,75 40 41 29,75 202,918 3223

35 2110 MUHAMMED CANDAN -9C 10 12 7,00 4 8 2,00 11 1 10,75 3 1 2,75 5 8 3,00 3 7 1,25 4 6 2,50 40 43 29,25 190,993 3575

36 2089 SAMET ERDEM UL * -9C 7 15 3,25 4 8 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 10 10 7,50 3 7 1,25 1 4 0,00 32 49 19,75 178,818 3922

37 2091 FİDAN ÜLKÜ YAŞNER -9C 16 11 13,25 2 10 -0,50 3 8 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 30 47 18,25 177,088 3986

38 2089 MUSTAFA AYDOĞDU -9C 8 22 2,50 4 9 1,75 5 5 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 3 7 1,25 2 8 0,00 32 55 18,25 163,618 4423

39 2111 MELİSA KIŞLIOĞLU -9C 11 9 8,75 2 4 1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 6 2,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 23 37 13,75 158,655 4606

40 2109 HARUN FALAY -9C 7 16 3,00 2 7 0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 2 8 0,00 1 3 0,25 25 39 15,25 153,600 4778

41 2112 SERAP TAŞLITARLA -9C 5 16 1,00 5 6 3,50 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 8 0,00 4 3 3,25 26 38 16,50 144,323 5149
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-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 2125 YASİN ŞULAN -9D 21 5 19,75 6 7 4,25 10 2 9,50 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 10 0 10,00 87 18 82,50 397,145 81

2 2151 ELİF ERDEM -9D 23 7 21,25 7 5 5,75 9 3 8,25 3 0 3,00 16 11 13,25 3 7 1,25 9 1 8,75 70 34 61,50 327,203 711

3 2143 SAİT OĞUZ -9D 20 7 18,25 6 6 4,50 7 4 6,00 4 1 3,75 17 10 14,50 7 3 6,25 7 3 6,25 68 34 59,50 317,413 851

4 39 YASİN ÇAĞI -9D 19 3 18,25 4 5 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 17 6 15,50 4 4 3,00 8 1 7,75 61 20 56,00 309,245 974

5 2126 TOLGA * CI -9D 16 11 13,25 4 9 1,75 6 4 5,00 4 1 3,75 18 9 15,75 7 3 6,25 7 3 6,25 62 40 52,00 294,625 1184

6 2131 SENA ULUÇ -9D 19 8 17,00 5 6 3,50 5 1 4,75 1 2 0,50 14 11 11,25 6 4 5,00 8 2 7,50 58 34 49,50 277,695 1498

7 2147 EMRE ERGÜN ATLI -9D 17 6 15,50 4 7 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 15 11 12,25 6 4 5,00 8 2 7,50 52 32 44,00 266,198 1734

8 2156 NİSA MASCA -9D 17 12 14,00 2 7 0,25 5 3 4,25 3 0 3,00 17 9 14,75 2 4 1,00 5 4 4,00 51 39 41,25 261,470 1824

9 2149 -9D 14 7 12,25 1 0 1,00 15 12 12,00 6 2 5,50 6 2 5,50 42 23 36,25 248,785 2079

10 2137 GÖNÜL DEMİRAL -9D 14 14 10,50 1 8 -1,00 4 3 3,25 4 0 4,00 17 11 14,25 4 5 2,75 4 6 2,50 48 47 36,25 248,370 2097

11 2135 MERVE BİÇER -9D 10 9 7,75 3 5 1,75 4 0 4,00 16 5 14,75 3 6 1,50 7 2 6,50 43 27 36,25 234,825 2407

12 2139 AZRA KOYUNCU -9D 15 11 12,25 3 8 1,00 4 5 2,75 2 1 1,75 15 11 12,25 2 8 0,00 3 5 1,75 44 49 31,75 232,373 2471

13 2123 KÜBRA NUR DENİZ -9D 14 7 12,25 2 4 1,00 1 0 1,00 14 6 12,50 2 5 0,75 5 2 4,50 38 24 32,00 228,578 2559

14 2153 NİSA KAYA -9D 14 12 11,00 4 7 2,25 3 5 1,75 2 0 2,00 13 9 10,75 3 6 1,50 3 6 1,50 42 45 30,75 225,023 2655

15 2152 ZÜLAL SOYDAN -9D 12 10 9,50 3 5 1,75 4 3 3,25 4 0 4,00 11 12 8,00 4 5 2,75 6 3 5,25 44 38 34,50 219,583 2782

16 2140 NAZLI CAN BERAZİOĞLU-9D 19 8 17,00 5 7 3,25 6 5 4,75 3 1 2,75 7 14 3,50 3 6 1,50 2 8 0,00 45 49 32,75 218,130 2817

17 2159 TUĞÇE REÇBER -9D 10 9 7,75 4 5 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 13 12 10,00 4 5 2,75 6 3 5,25 39 38 29,50 209,090 3051

18 2138 ESMA AGHA -9D 15 10 12,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 11 10 8,50 3 2 2,50 2 5 0,75 35 31 27,25 207,750 3096

19 2158 MİNA AYMAZ -9D 16 11 13,25 4 5 2,75 4 2 3,50 7 11 4,25 4 4 3,00 3 4 2,00 38 37 28,75 207,698 3100

20 2146 SONGÜL DURĞUN -9D 15 10 12,50 3 5 1,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 7 4 6,00 4 5 2,75 4 5 2,75 38 33 29,75 206,910 3118

21 2133 MERYEM GEZMEN -9D 15 12 12,00 5 7 3,25 7 1 6,75 1 2 0,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 39 37 29,75 200,523 3309

22 2128 FATMA KÖSE -9D 12 14 8,50 4 9 1,75 5 6 3,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 7 1,25 3 7 1,25 39 50 26,50 196,815 3404

23 2122 NEFİSE KARAGÜL -9D 13 16 9,00 5 6 3,50 7 2 6,50 3 0 3,00 4 5 2,75 2 8 0,00 6 4 5,00 40 41 29,75 185,493 3746

24 2132 NURİ OKYAY -9D 12 16 8,00 2 11 -0,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 6 2,50 6 4 5,00 37 44 26,00 181,965 3834

25 2150 GÜLFİDAN BOZKURT -9D 13 10 10,50 7 2 6,50 4 4 3,00 2 6 0,50 3 6 1,50 29 28 22,00 174,768 4058

26 2141 YUNUS EMRE KANGAL -9D 10 9 7,75 1 8 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 10 12 7,00 3 7 1,25 2 5 0,75 29 44 18,00 174,513 4072

27 2155 ABİDİN KOŞUN -9D 8 13 4,75 3 7 1,25 2 5 0,75 1 1 0,75 10 8 8,00 2 6 0,50 3 3 2,25 29 43 18,25 172,560 4134

28 2144 HASAN YEŞİL -9D 9 17 4,75 1 11 -1,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 11 12 8,00 3 2 2,50 3 3 2,25 29 56 15,00 169,613 4234



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9D

KATILIMLAR

29 2148 ECE BUHUR -9D 10 5 8,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 4 3,00 22 13 18,75 165,473 4369

30 2157 SEMA AYMAZ -9D 10 6 8,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 22 28 15,00 165,238 4374

31 2130 RÜMEYSA MERCAN -9D 8 6 6,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 6 4 5,00 2 2 1,50 3 3 2,25 23 23 17,25 165,183 4375

32 2127 ALİ EREN YÜCEL -9D 9 12 6,00 3 9 0,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 7 13 3,75 2 7 0,25 4 3 3,25 29 50 16,50 159,465 4582

33 2136 YAKUP BARUT -9D 5 13 1,75 3 10 0,50 5 6 3,50 3 2 2,50 6 3 5,25 4 5 2,75 3 7 1,25 29 46 17,50 153,148 4800

34 2120 FURKAN ÇAIŞKAN -9D 5 12 2,00 3 3 2,25 3 1 2,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 20 27 13,25 150,735 4896

35 2121 KASIM -9D 10 18 5,50 7 2 6,50 5 4 4,00 22 24 16,00 148,240 4988

36 2145 RÜMEYSA CURA -9D 10 8 8,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 15 18 10,50 141,200 5288

37 2124 EMİRHAN ÖZTÜRK -9D 5 12 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 5 2,75 4 2 3,50 20 24 14,00 138,540 5418

38 2154 HAYRİNİSA NUR SARCAN-9D 9 8 7,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 19 45 7,75 136,925 5473

39 2142 FURKAN DİKTAŞ -9D 5 19 0,25 5 8 3,00 4 8 2,00 2 7 0,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 17 56 3,00
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-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 2184 SENEM USTA -9E 22 8 20,00 7 5 5,75 9 3 8,25 3 2 2,50 20 9 17,75 7 3 6,25 8 2 7,50 76 32 68,00 340,580 555

2 2191 HATİCE NUR EROL -9E 24 4 23,00 6 5 4,75 5 5 3,75 3 2 2,50 14 12 11,00 4 4 3,00 7 3 6,25 63 35 54,25 299,200 1117

3 2177 BİLGE ERTEN -9E 20 8 18,00 5 4 4,00 7 5 5,75 2 3 1,25 17 8 15,00 5 4 4,00 7 3 6,25 63 35 54,25 297,295 1137

4 2173 SELİN ASLI EREN -9E 16 10 13,50 3 10 0,50 8 3 7,25 3 2 2,50 20 8 18,00 4 6 2,50 7 3 6,25 61 42 50,50 293,785 1198

5 2199 KEVSER KAYNI -9E 19 11 16,25 3 10 0,50 9 3 8,25 2 3 1,25 14 9 11,75 7 3 6,25 7 3 6,25 61 42 50,50 286,065 1335

6 2180 FATMA BUSE KILINÇ -9E 23 7 21,25 3 9 0,75 7 4 6,00 4 1 3,75 11 9 8,75 4 4 3,00 7 3 6,25 59 37 49,75 278,958 1465

7 2182 NİSA KOCA -9E 27 3 26,25 4 9 1,75 8 4 7,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 5 1,75 5 3 4,25 57 25 50,75 278,555 1477

8 2172 GÖNÜL GÖÇER -9E 27 3 26,25 5 8 3,00 11 1 10,75 4 1 3,75 6 8 4,00 3 6 1,50 3 7 1,25 59 34 50,50 278,420 1482

9 2187 SEMA YÜCESOY -9E 21 6 19,50 4 3 3,25 9 3 8,25 4 1 3,75 10 10 7,50 3 7 1,25 4 6 2,50 55 36 46,00 272,055 1616

10 2190 ALİ SÖNMEZ -9E 18 9 15,75 5 8 3,00 5 4 4,00 3 2 2,50 14 10 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 55 41 44,75 265,058 1753

11 2161 SERHAT DEGER -9E 20 10 17,50 5 8 3,00 8 2 7,50 3 2 2,50 8 6 6,50 5 5 3,75 6 4 5,00 55 37 45,75 261,103 1830

12 2194 BÜŞRA YILMAZ -9E 19 7 17,25 4 5 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 11 7 9,25 4 5 2,75 5 5 3,75 49 34 40,50 251,388 2017

13 2176 ÇAĞLA IRMAK GENÇ -9E 20 10 17,50 2 8 0,00 6 6 4,50 2 3 1,25 10 10 7,50 2 7 0,25 8 2 7,50 50 46 38,50 246,230 2134

14 2168 ŞENAY KOKUR -9E 21 9 18,75 7 6 5,50 8 4 7,00 2 3 1,25 9 19 4,25 4 6 2,50 5 5 3,75 56 52 43,00 242,028 2225

15 2166 ENES YARDIMCI -9E 18 12 15,00 5 8 3,00 8 4 7,00 1 4 0,00 10 14 6,50 1 9 -1,25 7 3 6,25 50 54 36,50 240,258 2275

16 2163 ESMA KAYA -9E 15 13 11,75 6 6 4,50 8 4 7,00 2 3 1,25 8 8 6,00 2 8 0,00 6 4 5,00 47 46 35,50 228,970 2550

17 2164 SEVİM NİSA ADAL -9E 17 8 15,00 1 9 -1,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 10 11 7,25 4 4 3,00 7 2 6,50 45 38 35,50 227,243 2587

18 2198 AYŞE BALLAR -9E 19 7 17,25 4 9 1,75 5 4 4,00 2 3 1,25 9 10 6,50 3 5 1,75 2 7 0,25 44 45 32,75 226,735 2596

19 2185 AYŞE MİPAÇ KOYUNCU -9E 22 7 20,25 3 8 1,00 5 3 4,25 2 2 1,50 6 10 3,50 2 6 0,50 4 4 3,00 44 40 34,00 225,690 2635

20 2175 BERKAY SAĞLAM -9E 14 5 12,75 6 7 4,25 5 4 4,00 3 1 2,75 9 12 6,00 5 5 3,75 5 5 3,75 47 39 37,25 223,585 2682

21 2179 ŞURA ŞADAY -9E 21 7 19,25 3 6 1,50 9 1 8,75 2 2 1,50 4 12 1,00 3 6 1,50 5 2 4,50 47 36 38,00 223,505 2684

22 2169 AYŞENUR KILDI -9E 16 7 14,25 5 8 3,00 4 5 2,75 2 1 1,75 8 6 6,50 2 7 0,25 6 4 5,00 43 38 33,50 222,488 2704

23 2181 HASAN ERTOK -9E 14 14 10,50 5 7 3,25 5 7 3,25 4 1 3,75 10 16 6,00 4 6 2,50 7 3 6,25 49 54 35,50 218,358 2814

24 2170 ŞEVVAL EMİNE BİLKAY -9E 21 8 19,00 2 10 -0,50 4 8 2,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 39 53 25,75 210,105 3028

25 2183 NUR SENA YIKAR -9E 22 6 20,50 4 9 1,75 5 7 3,25 0 5 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 36 42 25,50 209,055 3052

26 1999 EDA SADIKLI -9E 18 11 15,25 4 8 2,00 4 8 2,00 3 1 2,75 7 8 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 42 49 29,75 208,285 3082

27 2193 ELİF MERCAN -9E 17 7 15,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 3 3,25 6 1 5,75 36 19 31,25 201,908 3253

28 2188 İLAYDA KURTER -9E 13 12 10,00 3 6 1,50 4 5 2,75 3 0 3,00 10 15 6,25 3 7 1,25 4 6 2,50 40 51 27,25 201,828 3257



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9E

KATILIMLAR

29 2174 FİLİZ BÜLÜT -9E 14 15 10,25 4 7 2,25 8 3 7,25 2 0 2,00 8 16 4,00 3 7 1,25 3 7 1,25 42 55 28,25 197,733 3384

30 2167 MERVE KAYA -9E 19 9 16,75 2 8 0,00 5 7 3,25 3 0 3,00 4 14 0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 38 53 24,75 195,283 3459

31 2178 MEHMET ABOJADAN -9E 11 19 6,25 4 9 1,75 1 11 -1,75 0 5 -1,25 14 12 11,00 3 7 1,25 6 4 5,00 39 67 22,25 193,693 3496

32 2165 ÇAĞRI URAK -9E 11 14 7,50 3 8 1,00 5 5 3,75 3 1 2,75 8 9 5,75 4 6 2,50 2 3 1,25 36 46 24,50 185,423 3749

33 2196 BURAK KEKEÇ -9E 7 13 3,75 4 6 2,50 6 3 5,25 4 0 4,00 6 8 4,00 3 7 1,25 5 4 4,00 35 41 24,75 176,753 3994

34 2195 RÜMEYSA YILDIRIM -9E 11 4 10,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 24 15 20,25 172,758 4127

35 2186 ALİ CURA -9E 11 19 6,25 2 11 -0,75 7 5 5,75 5 0 5,00 2 7 0,25 5 5 3,75 4 6 2,50 36 53 22,75 168,570 4273

36 2189 BERKE CAN NURE -9E 11 17 6,75 5 8 3,00 5 7 3,25 1 4 0,00 4 9 1,75 2 8 0,00 6 3 5,25 34 56 20,00 163,370 4428

37 2160 İSMAİL ALKIR -9E 13 14 9,50 5 5 3,75 5 6 3,50 1 4 0,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 31 56 17,00 154,635 4743

38 1764 MEHMET TOKLUCU -9E 11 19 6,25 5 8 3,00 3 9 0,75 1 4 0,00 8 17 3,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 32 72 14,00 148,913 4963

39 2171 BERAT GÖRGÜ -9E 11 18 6,50 4 9 1,75 3 9 0,75 3 2 2,50 4 18 -0,50 0 10 -2,50 6 4 5,00 31 70 13,50 138,088 5443

40 2192 BÜŞRA KAHRAMAN -9E 5 5 3,75 5 5 3,75
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-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 2229 SERHAT ÇİRKİN -9F 19 8 17,00 5 8 3,00 10 2 9,50 3 2 2,50 18 8 16,00 4 5 2,75 6 3 5,25 65 36 56,00 308,625 980

2 2234 ZEHRA İDİ -9F 19 6 17,50 5 5 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 19 6 17,50 4 4 3,00 6 3 5,25 58 26 51,50 304,318 1044

3 2204 EREN YILDIRIM -9F 21 6 19,50 5 7 3,25 6 2 5,50 2 2 1,50 16 5 14,75 3 6 1,50 5 2 4,50 58 30 50,50 303,185 1059

4 2201 GÜLSEREN ÜNAL -9F 19 11 16,25 7 6 5,50 7 5 5,75 4 1 3,75 17 8 15,00 4 6 2,50 5 4 4,00 63 41 52,75 299,950 1105

5 2223 EMİN ELALDI -9F 24 6 22,50 5 8 3,00 8 4 7,00 3 2 2,50 13 17 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 65 45 53,75 287,525 1310

6 2225 MEHMET ARDA KÜÇÜK -9F 20 8 18,00 5 8 3,00 8 3 7,25 2 2 1,50 12 8 10,00 6 3 5,25 5 5 3,75 58 37 48,75 276,188 1528

7 2211 MUSTAFA EKİZ -9F 18 8 16,00 6 6 4,50 7 4 6,00 4 1 3,75 15 12 12,00 3 5 1,75 5 3 4,25 58 39 48,25 274,890 1554

8 2233 SUDEM KAFAS -9F 18 8 16,00 6 7 4,25 7 4 6,00 1 3 0,25 14 7 12,25 4 6 2,50 5 2 4,50 55 37 45,75 273,485 1590

9 2210 HAKAN BODUROĞLU -9F 18 9 15,75 4 9 1,75 8 4 7,00 2 2 1,50 14 8 12,00 5 5 3,75 5 3 4,25 56 40 46,00 272,103 1615

10 2212 NEJDET MERTOĞLU -9F 19 11 16,25 3 8 1,00 7 3 6,25 3 1 2,75 13 7 11,25 4 5 2,75 8 2 7,50 57 37 47,75 268,925 1678

11 2239 NURSENA ACEM -9F 21 7 19,25 4 7 2,25 7 3 6,25 1 2 0,50 13 10 10,50 4 6 2,50 5 3 4,25 55 38 45,50 267,843 1701

12 2230 DİLARA KAYA -9F 23 5 21,75 4 7 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 10 14 6,50 5 4 4,00 4 3 3,25 56 34 47,50 267,593 1706

13 2231 NURSİMA DOĞAN -9F 21 8 19,00 2 0 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 13 11 10,25 2 6 0,50 5 4 4,00 51 34 42,50 265,973 1738

14 2206 BUSE REİS -9F 18 11 15,25 3 5 1,75 3 8 1,00 3 2 2,50 17 4 16,00 3 4 2,00 3 6 1,50 50 40 40,00 260,893 1834

15 2220 GİZEM BUSE ÖZDEMİR -9F 19 9 16,75 4 7 2,25 5 6 3,50 3 1 2,75 11 9 8,75 6 3 5,25 6 4 5,00 54 39 44,25 256,708 1915

16 2221 FATİH BOZKURT -9F 23 7 21,25 6 7 4,25 9 3 8,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 5 5 3,75 54 30 46,50 254,458 1958

17 2203 ŞEYDA TOPALOĞLU -9F 18 2 17,50 3 3 2,25 8 1 7,75 3 0 3,00 9 4 8,00 1 1 0,75 4 2 3,50 46 13 42,75 253,535 1976

18 2216 İLKER BAKİ KALHAN -9F 17 9 14,75 4 6 2,50 9 1 8,75 2 3 1,25 11 6 9,50 3 5 1,75 5 4 4,00 51 34 42,50 251,358 2019

19 2213 İREM CEYLA N -9F 23 5 21,75 4 7 2,25 2 2 1,50 3 0 3,00 8 8 6,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 43 31 35,25 243,605 2185

20 2207 EBRU BOLA -9F 17 6 15,50 2 5 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 10 2 9,50 2 2 1,50 3 3 2,25 40 20 35,00 241,628 2238

21 2237 EMİNENUR YILMAZ -9F 19 7 17,25 4 4 3,00 8 2 7,50 4 1 3,75 5 7 3,25 3 3 2,25 5 5 3,75 48 29 40,75 234,678 2413

22 2202 NİSANUR ÇALIŞKAN -9F 19 11 16,25 3 9 0,75 7 2 6,50 3 1 2,75 7 7 5,25 5 5 3,75 4 6 2,50 48 41 37,75 234,358 2421

23 2227 FİDA N *HİN -9F 19 8 17,00 3 9 0,75 4 3 3,25 4 0 4,00 8 9 5,75 3 3 2,25 4 5 2,75 45 37 35,75 230,388 2514

24 2218 ALİ KADDUR -9F 16 10 13,50 6 5 4,75 2 2 1,50 3 0 3,00 7 3 6,25 4 3 3,25 6 1 5,75 44 24 38,00 228,155 2566

25 2235 YÜSRA DOĞAN -9F 15 14 11,50 3 9 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 13 10 10,50 4 4 3,00 3 4 2,00 43 45 31,75 226,120 2624

26 2217 İLAYDA NUR KARADAL -9F 17 8 15,00 2 7 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 10 6 8,50 3 7 1,25 5 2 4,50 40 31 32,25 222,175 2712

27 2208 YASİN DİYAR -9F 12 10 9,50 6 5 4,75 6 2 5,50 1 0 1,00 7 6 5,50 8 0 8,00 5 3 4,25 45 26 38,50 221,085 2738

28 1997 BİLGE İLKBAHAR -9F 16 7 14,25 2 9 -0,25 8 4 7,00 4 1 3,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 6 2,50 43 34 34,50 220,643 2749



-9F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9F

KATILIMLAR

29 2236 ÇİĞDEM ERDOĞAN -9F 21 5 19,75 5 6 3,50 4 3 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 6 2,50 5 3 4,25 42 25 35,75 220,288 2756

30 2219 SERKAN KIVRAK -9F 15 3 14,25 1 5 -0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 8 7 6,25 1 3 0,25 3 3 2,25 36 21 30,75 214,453 2913

31 2238 NAZİRE HEDİYE KARTAN-9F 14 8 12,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 11 10 8,50 3 6 1,50 5 3 4,25 37 32 29,00 211,448 2994

32 2232 AHMET ERDEM KALI -9F 12 8 10,00 1 10 -1,50 7 1 6,75 4 0 4,00 4 5 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 36 27 29,25 195,328 3455

33 2226 SUDENAZ ULU -9F 18 5 16,75 2 11 -0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 5 12 2,00 3 7 1,25 4 6 2,50 39 51 26,25 191,140 3572

34 2215 ECE GÖKTÜRK -9F 13 13 9,75 5 7 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 13 2,75 3 6 1,50 4 6 2,50 38 47 26,25 184,133 3784

35 2222 E SUDENAZ DEMİR -9F 13 15 9,25 5 6 3,50 4 6 2,50 2 3 1,25 8 12 5,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 36 52 23,00 184,095 3787

36 2224 MUSA SAĞIR -9F 12 12 9,00 8 4 7,00 3 5 1,75 1 2 0,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 29 39 19,25 177,263 3980

37 2209 MELİKE SUTAY -9F 13 15 9,25 3 8 1,00 4 7 2,25 2 2 1,50 7 13 3,75 0 8 -2,00 3 3 2,25 32 56 18,00 174,408 4074

38 2205 BÜŞRA BALAKAN -9F 17 13 13,75 1 11 -1,75 2 7 0,25 2 1 1,75 3 13 -0,25 4 5 2,75 2 8 0,00 31 58 16,50 162,140 4479
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-9G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9G

KATILIMLAR

1 2245 ADNAN GALİP KOLUŞ -9G 25 5 23,75 4 9 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 18 4 17,00 7 3 6,25 5 5 3,75 70 32 62,00 343,798 522

2 2243 İLAYDA ALADAĞ -9G 25 4 24,00 7 4 6,00 6 4 5,00 3 2 2,50 14 10 11,50 6 4 5,00 6 4 5,00 67 32 59,00 312,250 929

3 2000 AKİF ÇOLAKOĞLU -9G 25 3 24,25 5 7 3,25 7 1 6,75 3 1 2,75 12 4 11,00 3 6 1,50 6 2 5,50 61 24 55,00 308,208 987

4 2247 SILA AYVURDU -9G 20 8 18,00 4 9 1,75 4 8 2,00 3 1 2,75 20 10 17,50 4 6 2,50 6 4 5,00 61 46 49,50 304,628 1037

5 2272 MERVE AŞIK -9G 21 7 19,25 3 9 0,75 8 1 7,75 2 2 1,50 17 6 15,50 6 3 5,25 6 4 5,00 63 32 55,00 304,395 1042

6 2273 VAHAP ÖZÜTOK -9G 22 5 20,75 9 3 8,25 9 2 8,50 3 0 3,00 8 5 6,75 7 3 6,25 6 4 5,00 64 22 58,50 297,800 1134

7 2244 KAZIM GİZLENİR -9G 19 7 17,25 3 10 0,50 10 1 9,75 4 1 3,75 15 4 14,00 5 5 3,75 6 3 5,25 62 31 54,25 296,015 1164

8 2248 NEBİ BATTAL -9G 22 8 20,00 5 8 3,00 1 1 0,75 16 8 14,00 5 5 3,75 9 1 8,75 58 31 50,25 292,970 1213

9 2259 ZEYNEP MERŞAL -9G 22 6 20,50 2 7 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 12 9 9,75 6 3 5,25 8 1 7,75 56 29 48,75 280,855 1436

10 2264 ÖZLEM ÇİĞDEM İNCE -9G 22 8 20,00 5 7 3,25 9 3 8,25 3 1 2,75 13 12 10,00 3 6 1,50 4 4 3,00 59 41 48,75 276,795 1513

11 2277 YUSUF KETKANLI -9G 20 9 17,75 8 4 7,00 9 3 8,25 5 0 5,00 10 9 7,75 4 5 2,75 2 5 0,75 58 35 49,25 276,158 1529

12 2279 MUHAMMED KARTAL -9G 18 10 15,50 6 6 4,50 8 3 7,25 1 0 1,00 13 9 10,75 5 5 3,75 6 3 5,25 57 36 48,00 270,600 1646

13 2271 YAĞMUR ÖZDEMİR -9G 21 7 19,25 5 4 4,00 5 3 4,25 2 0 2,00 11 7 9,25 5 1 4,75 4 3 3,25 53 25 46,75 268,618 1686

14 2256 BEREN ÇAYLI -9G 20 7 18,25 2 10 -0,50 6 2 5,50 3 0 3,00 11 4 10,00 5 5 3,75 3 6 1,50 50 34 41,50 260,928 1833

15 2260 FURKAN AÇIK -9G 16 7 14,25 4 6 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 14 8 12,00 3 6 1,50 6 3 5,25 49 33 40,75 252,150 1993

16 2258 SILA SAMANLI -9G 17 11 14,25 3 8 1,00 5 3 4,25 3 0 3,00 10 8 8,00 3 4 2,00 7 3 6,25 48 37 38,75 243,338 2193

17 2241 SEDA KIZIL -9G 23 5 21,75 0 11 -2,75 6 4 5,00 3 1 2,75 11 16 7,00 3 6 1,50 3 4 2,00 49 47 37,25 242,940 2206

18 2253 İLKNUR COŞTU -9G 20 6 18,50 4 5 2,75 3 1 2,75 11 12 8,00 3 6 1,50 2 5 0,75 43 35 34,25 242,670 2210

19 2246 ESRA BOZ -9G 19 11 16,25 7 6 5,50 6 6 4,50 1 4 0,00 5 1 4,75 5 5 3,75 5 5 3,75 48 38 38,50 235,743 2384

20 2267 İZZE  AKSOY -9G 17 10 14,50 5 7 3,25 8 2 7,50 1 2 0,50 11 12 8,00 4 6 2,50 2 6 0,50 48 45 36,75 234,723 2411

21 2262 BÜNYAMİN KAYA -9G 15 13 11,75 4 7 2,25 9 2 8,50 2 2 1,50 9 6 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 49 40 39,00 232,033 2475

22 2251 KÜBRA KIŞLIOĞLU -9G 15 9 12,75 2 4 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 3 4 2,00 5 2 4,50 40 24 34,00 231,993 2477

23 2278 ALAATTİN PARLAK -9G 14 13 10,75 4 7 2,25 7 4 6,00 1 3 0,25 13 7 11,25 4 5 2,75 2 8 0,00 45 47 33,25 228,423 2563

24 2269 HATİCE DEMİRİ -9G 15 4 14,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 6 7,50 3 0 3,00 2 1 1,75 36 13 32,75 227,250 2586

25 2252 ENES DAMLA -9G 16 14 12,50 3 10 0,50 5 5 3,75 3 2 2,50 8 7 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 48 45 36,75 225,420 2642

26 2242 EMİNE SAÇAR -9G 11 13 7,75 4 6 2,50 7 2 6,50 1 2 0,50 12 11 9,25 5 1 4,75 4 3 3,25 44 38 34,50 221,035 2740

27 2276 ALİ İŞKİNAT -9G 15 11 12,25 3 9 0,75 7 3 6,25 3 1 2,75 6 8 4,00 5 5 3,75 7 1 6,75 46 38 36,50 218,495 2807

28 2255 NURİYE KARAKUŞ -9G 12 8 10,00 3 6 1,50 4 3 3,25 11 5 9,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 33 34 24,50 206,283 3139



-9G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9G

KATILIMLAR

29 2266 AYNURSILA BOZ -9G 19 10 16,50 4 7 2,25 4 5 2,75 2 1 1,75 4 8 2,00 3 7 1,25 4 2 3,50 40 40 30,00 204,308 3181

30 2250 MUSTAFA YERLİ -9G 17 12 14,00 2 9 -0,25 4 4 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 2 7 0,25 4 4 3,00 37 42 26,50 203,358 3212

31 2249 CEMİLE KILINÇ -9G 10 12 7,00 5 8 3,00 2 7 0,25 4 1 3,75 8 1 7,75 4 6 2,50 5 5 3,75 38 40 28,00 202,058 3251

32 2274 HATİCENUR SABANCI -9G 14 13 10,75 2 6 0,50 7 4 6,00 1 0 1,00 8 9 5,75 3 4 2,00 3 6 1,50 38 42 27,50 200,568 3307

33 2268 KÜRŞAT SÜRER -9G 12 16 8,00 4 8 2,00 4 6 2,50 3 2 2,50 10 9 7,75 3 6 1,50 3 5 1,75 39 52 26,00 198,468 3362

34 2265 MİNE GÖGEBAKAN -9G 17 10 14,50 2 9 -0,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 12 2,00 2 6 0,50 6 2 5,50 40 46 28,50 192,820 3528

35 2270 NİSAN YILMAZ -9G 14 9 11,75 3 7 1,25 6 3 5,25 1 1 0,75 4 7 2,25 4 5 2,75 5 3 4,25 37 35 28,25 192,000 3549

36 2254 NİSA ÇİNK* -9G 17 12 14,00 2 11 -0,75 5 5 3,75 5 0 5,00 3 15 -0,75 5 5 3,75 5 5 3,75 42 53 28,75 190,425 3590

37 2275 ŞEVVAL ÖLMEZ -9G 16 13 12,75 3 9 0,75 4 7 2,25 2 0 2,00 3 6 1,50 3 6 1,50 4 6 2,50 35 47 23,25 187,623 3678

38 2263 CELİL BALCI -9G 13 12 10,00 7 6 5,50 4 7 2,25 3 1 2,75 4 26 -2,50 2 8 0,00 6 2 5,50 39 62 23,50 175,008 4052

39 1995 ELİF SUDE KURTUL -9G 9 14 5,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 10 11 7,25 4 5 2,75 3 5 1,75 32 49 19,75 172,385 4139

40 1721 REŞAT GELİC -9G 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 17 -2,25 2 8 0,00 5 5 3,75 19 60 4,00 106,898 6837
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-9H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9H

KATILIMLAR

1 2318 GÜLENDAM SARCAN -9H 24 6 22,50 4 6 2,50 6 6 4,50 4 0 4,00 15 8 13,00 7 3 6,25 7 2 6,50 67 31 59,25 315,930 867

2 2300 EGE BULUÇ -9H 28 2 27,50 3 10 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 14 6 12,50 2 8 0,00 4 2 3,50 59 31 51,25 307,523 1000

3 2313 ADEM MANDAL -9H 27 3 26,25 4 9 1,75 6 4 5,00 4 0 4,00 14 7 12,25 2 7 0,25 2 5 0,75 59 35 50,25 305,473 1028

4 2289 HATİCE GEÇEN -9H 20 9 17,75 5 8 3,00 11 1 10,75 2 3 1,25 15 9 12,75 5 5 3,75 5 5 3,75 63 40 53,00 292,998 1211

5 2293 İREM AYMAZ -9H 20 5 18,75 4 8 2,00 7 3 6,25 1 1 0,75 11 5 9,75 5 3 4,25 4 5 2,75 52 30 44,50 271,715 1624

6 2285 AYŞE ALTAŞ -9H 22 2 21,50 7 4 6,00 7 2 6,50 2 1 1,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 3 3,25 51 18 46,50 270,585 1647

7 1743 SAMİ CERRAHOĞLU -9H 20 8 18,00 5 8 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 11 6 9,50 5 4 4,00 4 5 2,75 52 35 43,25 267,300 1713

8 2298 SABAHAT SEYİTHALİLOĞ-9H 19 8 17,00 5 6 3,50 7 3 6,25 3 2 2,50 8 6 6,50 6 3 5,25 9 1 8,75 57 29 49,75 262,755 1797

9 2309 YAREN YUVAR -9H 17 6 15,50 4 8 2,00 6 3 5,25 4 1 3,75 10 6 8,50 4 4 3,00 5 5 3,75 50 33 41,75 255,538 1939

10 0 AYŞE ALKAN -9H 22 7 20,25 4 9 1,75 5 4 4,00 1 2 0,50 10 10 7,50 5 4 4,00 4 6 2,50 51 42 40,50 252,540 1988

11 0 AYŞE ALKAN -9H 22 7 20,25 4 9 1,75 5 4 4,00 1 2 0,50 10 10 7,50 5 4 4,00 4 6 2,50 51 42 40,50 252,540 1988

12 2310 SENA PERKTAŞ -9H 21 5 19,75 5 8 3,00 4 6 2,50 4 1 3,75 10 11 7,25 3 7 1,25 3 5 1,75 50 43 39,25 249,260 2066

13 2317 RÜMEYSA GÜVENÇ -9H 19 9 16,75 4 7 2,25 4 5 2,75 4 0 4,00 11 12 8,00 4 5 2,75 4 5 2,75 50 43 39,25 249,130 2071

14 2296 ESRA KARAKIŞLA -9H 19 5 17,75 5 4 4,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 9 9 6,75 1 6 -0,50 6 2 5,50 49 29 41,75 244,258 2173

15 2292 M SAİD DERYA -9H 20 5 18,75 5 7 3,25 4 4 3,00 4 1 3,75 8 12 5,00 3 5 1,75 5 2 4,50 49 36 40,00 238,263 2316

16 2305 BÜŞR A *STANCİ -9H 12 11 9,25 7 4 6,00 7 3 6,25 4 1 3,75 12 12 9,00 3 5 1,75 6 3 5,25 51 39 41,25 237,078 2344

17 2281 UMUT POLAT -9H 19 11 16,25 6 7 4,25 6 4 5,00 4 1 3,75 7 14 3,50 6 4 5,00 5 5 3,75 53 46 41,50 235,388 2391

18 2319 FATMA PALTA -9H 18 9 15,75 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 9 6 7,50 5 3 4,25 4 5 2,75 42 31 34,25 230,730 2504

19 2316 FURKAN AŞIK -9H 14 11 11,25 7 5 5,75 7 3 6,25 2 2 1,50 10 13 6,75 4 4 3,00 5 4 4,00 49 42 38,50 230,293 2517

20 2312 CANDOĞAN ERDOĞAN -9H 21 5 19,75 5 7 3,25 4 7 2,25 1 4 0,00 6 6 4,50 3 4 2,00 5 5 3,75 45 38 35,50 229,353 2536

21 2311 FATMANUR ASAN -9H 19 10 16,50 5 6 3,50 6 3 5,25 3 2 2,50 7 13 3,75 5 4 4,00 3 6 1,50 48 44 37,00 225,665 2636

22 2306 MAHMUT KAFAS -9H 10 19 5,25 6 7 4,25 9 3 8,25 3 0 3,00 11 5 9,75 5 5 3,75 3 6 1,50 47 45 35,75 220,990 2742

23 2315 ÖZGÜ KIŞLIOGLU -9H 13 9 10,75 4 5 2,75 5 2 4,50 4 0 4,00 8 7 6,25 4 3 3,25 5 3 4,25 43 29 35,75 219,883 2768

24 2294 FİLİZ ALACAN -9H 16 11 13,25 3 9 0,75 5 6 3,50 1 0 1,00 8 6 6,50 4 3 3,25 2 2 1,50 39 37 29,75 217,363 2839

25 2282 FATMA TİYEK -9H 21 5 19,75 5 7 3,25 5 5 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 4 3,00 4 4 3,00 43 28 36,00 216,865 2852

26 2287 EMİNE SARIGEÇİLİ -9H 17 9 14,75 6 4 5,00 7 3 6,25 2 2 1,50 5 6 3,50 4 5 2,75 2 6 0,50 43 35 34,25 216,838 2853

27 2295 -9H 14 13 10,75 4 6 2,50 3 6 1,50 3 1 2,75 10 8 8,00 3 6 1,50 3 6 1,50 40 46 28,50 211,255 2996

28 2299 FADİME AHISKALI -9H 15 10 12,50 5 7 3,25 6 3 5,25 3 2 2,50 7 10 4,50 5 5 3,75 2 5 0,75 43 42 32,50 210,113 3027



-9H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9H

KATILIMLAR

29 2314 ABDURRAHMAN PİRENE-9H 19 7 17,25 5 8 3,00 3 9 0,75 0 3 -0,75 7 13 3,75 2 6 0,50 4 6 2,50 40 52 27,00 204,830 3169

30 1996 ÖZGENUR ŞAN -9H 12 14 8,50 3 9 0,75 5 5 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 5 2 4,50 6 4 5,00 41 41 30,75 202,988 3219

31 2301 YUSUF İSLAM KÖSEZADE-9H 7 16 3,00 5 6 3,50 9 2 8,50 4 1 3,75 10 8 8,00 5 5 3,75 2 6 0,50 42 44 31,00 201,788 3261

32 2291 HİKMET CİNNİ -9H 11 11 8,25 5 5 3,75 8 2 7,50 4 0 4,00 7 8 5,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 38 38 28,50 200,418 3312

33 2280 EDA TATAR -9H 17 8 15,00 6 4 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 11 1,25 1 8 -1,00 3 4 2,00 35 39 25,25 193,970 3491

34 2304 YUSUF GÜLERYÜZ -9H 10 3 9,25 4 3 3,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 29 17 24,75 180,430 3873

35 2286 ALİ POLAT -9H 11 8 9,00 4 8 2,00 2 10 -0,50 0 5 -1,25 7 11 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 30 56 16,00 167,215 4313

36 2284 SULTAN ŞAHAN -9H 10 11 7,25 3 9 0,75 6 4 5,00 1 1 0,75 3 11 0,25 3 5 1,75 5 5 3,75 31 46 19,50 156,515 4682

37 2283 METİN ALPBOĞAN -9H 10 14 6,50 6 5 4,75 5 4 4,00 2 2 1,50 3 11 0,25 3 6 1,50 2 7 0,25 31 49 18,75 154,070 4762

38 2302 MERYEM BİLGİN -9H 6 14 2,50 2 4 1,00 4 3 3,25 3 10 0,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 20 41 9,75 127,598 5941

39 2290 MUHAMMED AYDOĞMUŞ-9H 9 21 3,75 2 11 -0,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 5 17 0,75 4 6 2,50 2 8 0,00 25 77 5,75 119,423 6354

40 2297 ORHAN UMUR -9H 8 21 2,75 4 9 1,75 2 10 -0,50 0 5 -1,25 1 9 -1,25 4 6 2,50 19 60 4,00
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-9I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9I

KATILIMLAR

1 2352 MERYEM GÖKSU -9I 23 6 21,50 6 6 4,50 6 3 5,25 4 1 3,75 21 5 19,75 6 3 5,25 7 3 6,25 73 27 66,25 360,773 333

2 2322 EMRE KAYA -9I 27 3 26,25 4 9 1,75 11 1 10,75 4 0 4,00 14 7 12,25 5 5 3,75 6 2 5,50 71 27 64,25 334,840 608

3 2346 GAYE KAYA -9I 24 5 22,75 8 2 7,50 8 4 7,00 1 0 1,00 13 5 11,75 6 2 5,50 6 4 5,00 66 22 60,50 315,938 866

4 2353 ŞEVVAL KARA -9I 22 6 20,50 5 7 3,25 7 3 6,25 4 1 3,75 16 10 13,50 6 4 5,00 6 4 5,00 66 35 57,25 309,965 969

5 2343 BÜŞRA KARATAŞ -9I 23 6 21,50 3 9 0,75 6 4 5,00 4 1 3,75 14 12 11,00 7 3 6,25 9 1 8,75 66 36 57,00 296,013 1167

6 2328 ELİF GÜLEÇ -9I 24 6 22,50 4 7 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 14 5 12,75 2 6 0,50 2 6 0,50 54 32 46,00 288,598 1291

7 2323 NİSA VELİOĞLU -9I 20 7 18,25 9 2 8,50 8 3 7,25 4 0 4,00 12 9 9,75 5 5 3,75 6 4 5,00 64 30 56,50 288,228 1298

8 2359 GÖKTUĞ AKYAKI -9I 19 10 16,50 7 5 5,75 8 3 7,25 4 1 3,75 12 3 11,25 2 7 0,25 5 4 4,00 57 33 48,75 273,698 1582

9 2356 NİSA GÜDER -9I 18 3 17,25 6 4 5,00 6 3 5,25 2 1 1,75 8 6 6,50 7 1 6,75 4 2 3,50 51 20 46,00 262,298 1808

10 2355 ARDA İNCİ -9I 16 7 14,25 4 7 2,25 6 2 5,50 1 3 0,25 13 7 11,25 5 2 4,50 4 6 2,50 49 34 40,50 257,200 1901

11 2351 EMRULLAH HALİS -9I 17 5 15,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 2 2,50 9 10 6,50 6 3 5,25 7 2 6,50 54 31 46,25 256,030 1930

12 2340 ZEKİYE ÜÇTAŞ -9I 20 9 17,75 2 10 -0,50 7 4 6,00 0 4 -1,00 7 5 5,75 6 3 5,25 9 1 8,75 51 36 42,00 246,530 2126

13 2337 EGEHAN GÜZEL -9I 18 6 16,50 7 2 6,50 7 2 6,50 3 0 3,00 7 7 5,25 3 5 1,75 5 5 3,75 50 27 43,25 245,325 2155

14 2327 FATMANUR AĞLAMIŞ -9I 18 9 15,75 4 7 2,25 8 3 7,25 3 1 2,75 10 13 6,75 5 5 3,75 4 5 2,75 52 43 41,25 243,150 2202

15 2354 MERVE AKDEMİR -9I 21 8 19,00 5 8 3,00 5 5 3,75 2 2 1,50 11 16 7,00 3 7 1,25 4 6 2,50 51 52 38,00 240,268 2274

16 2350 MUSTAFA TOPAL -9I 20 10 17,50 1 9 -1,25 7 2 6,50 3 0 3,00 5 5 3,75 7 3 6,25 5 2 4,50 48 31 40,25 238,568 2312

17 2344 EMİNE ÇAYLI -9I 19 10 16,50 5 6 3,50 8 1 7,75 3 1 2,75 6 10 3,50 6 4 5,00 4 3 3,25 51 35 42,25 236,630 2362

18 2349 DİLAY GAYİR -9I 20 9 17,75 4 7 2,25 5 4 4,00 2 3 1,25 5 7 3,25 7 3 6,25 4 4 3,00 47 37 37,75 230,625 2507

19 2336 NİSANUR KIZILOĞLU -9I 17 12 14,00 2 11 -0,75 3 8 1,00 4 1 3,75 12 7 10,25 3 6 1,50 4 4 3,00 45 49 32,75 230,370 2515

20 2347 HALİL BAYANMELEK -9I 12 18 7,50 7 6 5,50 5 3 4,25 3 2 2,50 12 10 9,50 2 8 0,00 7 3 6,25 48 50 35,50 227,613 2577

21 2320 ENES GÜLER -9I 19 6 17,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 6 3,50 6 3 5,25 9 1 8,75 43 21 37,75 227,490 2583

22 2326 SILA YAŞAN -9I 20 9 17,75 4 8 2,00 6 4 5,00 3 1 2,75 6 13 2,75 4 6 2,50 4 5 2,75 47 46 35,50 225,125 2652

23 2348 NEHİR ÖZCİĞER -9I 16 11 13,25 3 9 0,75 7 4 6,00 3 0 3,00 11 14 7,50 3 7 1,25 3 7 1,25 46 52 33,00 222,760 2695

24 2324 HATİCE ÇAĞI -9I 18 9 15,75 2 10 -0,50 7 2 6,50 1 0 1,00 5 9 2,75 3 3 2,25 5 4 4,00 41 37 31,75 213,258 2944

25 2357 MERYEM ŞAL -9I 14 14 10,50 4 7 2,25 8 4 7,00 4 1 3,75 9 19 4,25 2 8 0,00 5 5 3,75 46 58 31,50 210,565 3018

26 2341 SUDE YAPRAK -9I 16 10 13,50 2 5 0,75 5 2 4,50 1 2 0,50 6 6 4,50 5 4 4,00 3 5 1,75 38 34 29,50 208,938 3059

27 2332 NİSAGÜL YILDIRIM -9I 16 8 14,00 4 7 2,25 10 2 9,50 2 3 1,25 3 5 1,75 2 8 0,00 5 5 3,75 42 38 32,50 207,850 3092

28 2333 MELİSA DURĞUN -9I 15 6 13,50 1 12 -2,00 5 1 4,75 4 0 4,00 6 3 5,25 2 4 1,00 2 5 0,75 35 31 27,25 207,538 3102



-9I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-1 (901) 355 355 587 7482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 12,81 9,99 4,68 8,24 2,62 5,23 5,06 3,97 6,48 8,27 4,42 5,76 7,36 3,92 3,54 5,03 2,28 3,38 4,48 2,26 42,26 51,25 29,46 208,120

Okul Ortalaması 15,94 9,73 13,51 3,96 6,80 2,26 5,41 3,55 4,52 2,28 1,28 1,96 10,00 8,76 7,81 3,64 5,01 2,39 4,53 3,99 3,53 45,76 39,12 35,98 231,660

SINIF: -9I

KATILIMLAR

29 2330 UFUK YANGIN -9I 15 14 11,50 6 6 4,50 6 3 5,25 3 1 2,75 5 9 2,75 4 6 2,50 6 4 5,00 45 43 34,25 204,698 3174

30 2334 EMRULLAH TOPER -9I 17 10 14,50 5 6 3,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 6 0,50 6 3 5,25 39 36 30,00 203,320 3214

31 2338 EMİRHAN UÇAR -9I 13 7 11,25 2 10 -0,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 8 8 6,00 3 6 1,50 4 5 2,75 36 41 25,75 202,338 3241

32 2331 BÜŞRA BOLA -9I 12 5 10,75 5 4 4,00 3 4 2,00 3 0 3,00 7 5 5,75 2 6 0,50 1 4 0,00 33 28 26,00 200,365 3313

33 2339 ŞEYMA ELDUBEYS -9I 17 6 15,50 2 9 -0,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 8 13 4,75 2 5 0,75 3 5 1,75 36 48 24,00 199,723 3338

34 2325 ENES UMUR -9I 18 11 15,25 3 9 0,75 5 4 4,00 4 0 4,00 1 10 -1,50 3 6 1,50 5 3 4,25 39 43 28,25 192,058 3548

35 2342 GİZEM TÜRK -9I 18 9 15,75 1 11 -1,75 2 4 1,00 3 9 0,75 5 5 3,75 6 3 5,25 35 41 24,75 189,050 3630

36 2345 NAGEHAN GÜL KEKEÇ -9I 16 7 14,25 1 10 -1,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 3 8 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 29 43 18,25 174,088 4084

37 2321 ABİDİN KALBUR -9I 11 19 6,25 2 11 -0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 21 59 6,25 129,325 5853

38 2329 HAMZA BURAK KIRAY -9I 7 9 4,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 7 -0,75 11 30 3,50 122,408 6203
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