
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 29 7 27,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 94 21 88,75 394,548 356

2 1628 K GİZEM AKÇA 11A 34 5 32,75 3 1 2,75 34 3 33,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 78 19 73,25 350,855 837

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 21 2 20,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 4 0,00 72 21 66,75 321,595 1239

4 30 AHMET YUSUF 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 25 2 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 70 26 63,50 314,275 1336

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 21 1 20,75 65 7 63,25 313,015 1355

6 1438 DİLARA GİRGİN 12A 23 7 21,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 28 4 27,00 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 67 18 62,50 311,813 1371

7 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 14 2 13,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 68 16 64,00 310,118 1398

8 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 21 7 19,25 3 3 2,25 7 0 7,00 1 4 0,00 70 29 62,75 308,168 1421

9 1310 FİDAN A *A 12A 27 2 26,50 4 0 4,00 3 1 2,75 20 1 19,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 64 8 62,00 306,235 1449

10 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 20 3 19,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 63 17 58,75 297,330 1572

11 1448 SELMA ÇAPAR 11A 32 7 30,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 2 2 1,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 66 24 60,00 296,898 1576

12 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 36 3 35,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 14 3 13,25 62 12 59,00 295,048 1601

13 1606 MUHAMMED BAĞCI 11A 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 18 10 15,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 66 34 57,50 290,955 1656

14 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 33 4 32,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 14 0 14,00 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 59 10 56,50 286,135 1747

15 1557 HÜMEYSA ALĞUR 11A 33 3 32,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 12 6 10,50 2 1 1,75 4 1 3,75 61 16 57,00 285,698 1754

16 1602 TUĞÇE İLGAZİ 11C 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 10 7 8,25 2 2 1,50 4 1 3,75 63 23 57,25 285,235 1766

17 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER 11B 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 17 9 14,75 4 3 3,25 5 2 4,50 0 6 -1,50 65 39 55,25 282,713 1814

18 1560 KADER YAREN KARA 11A 35 4 34,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 15 8 13,00 0 6 -1,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 63 32 55,00 281,710 1836

19 21 TUBA GÖKTÜRKLER 11B 32 8 30,00 23 8 21,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 61 30 53,50 281,295 1849

20 40 FİLİ  ÇETİN 12A 30 7 28,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 17 7 15,25 2 3 1,25 6 1 5,75 0 4 -1,00 61 25 54,75 281,195 1850

21 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 4 3 3,25 5 2 4,50 0 5 -1,25 63 37 53,75 278,220 1906

22 1586 EMRE KOCA 11B 32 8 30,00 24 16 20,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 62 38 52,50 277,525 1921

23 0 ALPEREN YAĞBASAN 12B 35 4 34,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 14 3 13,25 1 0 1,00 56 10 53,50 277,175 1937

24 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 30 8 28,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 20 10 17,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 61 33 52,75 277,168 1938

25 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 30 2 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 15 4 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 11 53,25 276,738 1948

26 1378 ZEHRA AÇIL 12A 26 14 22,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 17 6 15,50 3 3 2,25 6 1 5,75 2 3 1,25 62 34 53,50 276,700 1949

27 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY 11A 32 6 30,50 2 1 1,75 1 0 1,00 17 4 16,00 2 0 2,00 2 2 1,50 56 13 52,75 275,783 1960

28 1339 HATİCE KOŞUN 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 9 3 8,25 1 2 0,50 4 1 3,75 59 20 54,00 275,208 1981

29 0 TOLUNAY AVCI 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 58 14 54,50 274,940 1984
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

30 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 30 2 29,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 10 15,50 1 2 0,50 1 0 1,00 57 19 52,25 274,508 2001

31 41 HACER ÇAPAR 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 58 21 52,75 274,493 2002

32 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 24 14 20,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 20 5 18,75 0 7 -1,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 60 34 51,50 274,090 2011

33 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 38 1 37,75 1 1 0,75 11 6 9,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 0 2 -0,50 57 15 53,25 272,895 2041

34 1552 ZEYNEP NUR 11A 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 7 17,25 0 6 -1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 58 27 51,25 272,508 2050

35 50 BUĞRA AHISKALI 11D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 1 0,75 59 18 54,50 272,403 2053

36 28 MUSTAFA KOCA 11B 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 21 8 19,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 59 33 50,75 272,068 2063

37 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 23 6 21,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 19 5 17,75 3 3 2,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 56 18 51,50 271,940 2068

38 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 29 8 27,00 1 2 0,50 17 1 16,75 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 56 18 51,50 271,315 2081

39 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 32 5 30,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 10 5 8,75 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 16 52,00 268,813 2143

40 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 29 7 27,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 14 5 12,75 2 0 2,00 1 0 1,00 56 20 51,00 268,648 2147

41 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 11 6 9,50 3 2 2,50 5 0 5,00 58 26 51,50 267,035 2187

42 43 SEFA KARA 12A 23 7 21,25 2 2 1,50 19 1 18,75 3 3 2,25 6 0 6,00 53 13 49,75 266,825 2189

43 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 27 5 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 12 5 10,75 1 1 0,75 54 14 50,50 266,628 2193

44 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 4 4,00 55 13 51,75 266,545 2198

45 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN 11A 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 16 10 13,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 60 39 50,25 266,533 2199

46 0 TUĞBA BETÜL ÇAKIR 11B 38 1 37,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 13 0,75 1 4 0,00 5 2 4,50 1 3 0,25 60 29 52,75 266,530 2200

47 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 33 7 31,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 7 2 6,50 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 18 51,50 265,923 2217

48 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 34 5 32,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 13 17 8,75 58 31 50,25 264,565 2245

49 1495 SÜHEYLA GENCER 11A 18 11 15,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 7 17,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 5 -0,25 57 35 48,25 262,590 2294

50 974 DİLEK KARDÖL 11A 27 7 25,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 1 12,75 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 52 11 49,25 262,500 2299

51 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 31 4 30,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 16 3 15,25 1 4 0,00 5 1 4,75 0 4 -1,00 56 29 48,75 262,478 2301

52 1527 SULTAN KARAÖME R 11A 27 12 24,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 15 5 13,75 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 57 32 49,00 262,460 2302

53 111 YAĞIZ KAYMAZ 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 1 7,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 56 24 50,00 262,108 2313

54 17 ÖZGE GELEN 11A 25 15 21,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 4 0,00 59 42 48,50 261,973 2316

55 1344 NİDA GEDİK 12B 34 5 32,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 9 3 8,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 54 19 49,25 261,075 2338

56 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 11 3,25 1 4 0,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 58 30 50,50 260,803 2345

57 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11B 23 11 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 20 5 18,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 53 23 47,25 260,460 2354

58 1558 ESRA ASLI 11A 36 3 35,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 5 4,75 1 3 0,25 3 4 2,00 56 25 49,75 259,965 2376
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

59 1521 MEHMET ALİ KARACA 11C 29 9 26,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 7 4 6,00 2 1 1,75 5 1 4,75 55 22 49,50 259,098 2403

60 52 SUDENAZ ELMAS 11D 34 2 33,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 10 14 6,50 1 4 0,00 2 3 1,25 57 32 49,00 258,905 2407

61 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 5 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 54 15 50,25 258,455 2426

62 1002 MEHMET SAPAN 11A 30 10 27,50 15 6 13,50 3 4 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 54 24 48,00 258,305 2430

63 1493 SERAP KARAKAYA 11E 28 12 25,00 1 4 0,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 12 4 11,00 1 2 0,50 6 0 6,00 0 4 -1,00 56 31 48,25 258,253 2431

64 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 8 16 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 57 31 49,25 257,518 2462

65 1469 KADİR SÖZÜER 11C 32 6 30,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 7 7 5,25 1 4 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 55 26 48,50 256,190 2498

66 1607 RABİA TEKER 11D 34 3 33,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 8 9 5,75 52 16 48,00 255,638 2518

67 1319 EMİR OTHAN 12B 35 5 33,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 6 1 5,75 3 0 3,00 50 7 48,25 255,575 2522

68 1398 YUSUF ÜNAL 12A 33 5 31,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 10 5 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 53 22 47,50 255,368 2527

69 1506 ZEHRA POLAT 11D 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 53 20 48,00 254,643 2554

70 1389 BİLAL ALADAĞ 12A 26 6 24,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 8 3 7,25 0 5 -1,25 7 0 7,00 1 2 0,50 52 17 47,75 254,363 2563

71 1456 MERVE GÖK 11A 27 13 23,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 8 6,00 3 4 2,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 57 37 47,75 253,560 2595

72 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 27 6,25 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 62 58 47,50 252,813 2620

73 1349 YUNUS KAYA 12A 26 6 24,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 13 3 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 51 18 46,50 252,800 2624

74 1572 GÖKSU ALTAN 11C 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 9 8 7,00 1 1 0,75 3 1 2,75 53 24 47,00 252,298 2643

75 949 BURAK SEVİNÇ 11D 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 7 3,25 1 2 0,50 4 1 3,75 54 26 47,50 251,730 2667

76 1585 HARUN CULHA 11D 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 5 10,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 21 45,75 251,413 2679

77 1372 HASAN ERGENÇ 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 18 46,50 251,313 2680

78 1346 ELİF KIZMAZ 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 8 6 6,50 1 2 0,50 4 1 3,75 52 22 46,50 250,315 2710

79 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 15 4 14,00 2 3 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 54 35 45,25 250,310 2711

80 1563 EMRE ATEŞ 11B 26 9 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 13 6 11,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 53 30 45,50 250,188 2720

81 1334 TUĞBA IŞIK 12A 32 7 30,25 2 0 2,00 1 0 1,00 9 7 7,25 2 2 1,50 4 3 3,25 2 3 1,25 52 22 46,50 250,133 2722

82 1496 SELVİNAZ ÇİMER 11D 32 8 30,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 9 5 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 52 24 46,00 249,800 2734

83 1529 FATMA DOĞAN 11C 30 8 28,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 9 2 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 21 45,75 249,798 2735

84 1588 MUTİA DURUR 11E 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 2 2,50 52 21 46,75 249,415 2753

85 1324 MERVE NUR SAĞIR 12A 34 2 33,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 8 4 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 50 18 45,50 247,880 2821

86 1538 FATMANUR SIRMA 11D 29 8 27,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 1 14,75 46 9 43,75 247,348 2837

87 1374 MELİS  ARKLAN 12C 29 7 27,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 8 8 6,00 1 1 0,75 3 1 2,75 51 22 45,50 247,073 2844
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

88 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 36 4 35,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 50 17 45,75 246,998 2849

89 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 26 7 24,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 10 5 8,75 2 4 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 24 45,00 246,598 2864

90 1553 TAYFUN BİNER 11A 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 0 7 -1,75 6 1 5,75 2 4 1,00 54 33 45,75 246,058 2886

91 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 28 11 25,25 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 10 4 9,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 51 25 44,75 245,955 2890

92 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 27 9 24,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 14 5 12,75 0 1 -0,25 49 22 43,50 245,608 2910

93 20 ESRA BAĞSIZ 11D 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 8 14 4,50 52 29 44,75 244,530 2952

94 1326 MEHMETCAN ULUÇ 12C 32 7 30,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 8 8 6,00 50 23 44,25 243,890 2970

95 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 30 9 27,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 49 21 43,75 243,880 2972

96 0 MUSTAFA ATTİN 12C 25 6 23,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 2 12,50 0 1 -0,25 46 13 42,75 243,123 3009

97 1340 BÜŞRA EKER 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 5 6,75 1 1 0,75 3 3 2,25 51 29 43,75 242,240 3046

98 1595 ALİ AYGIRGÖL 11A 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 7 6 5,50 1 2 0,50 4 2 3,50 51 29 43,75 241,135 3083

99 1381 FERAY AKINCI 12C 29 4 28,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 48 19 43,25 241,003 3088

100 1509 AHMET BAĞ 11D 28 10 25,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 7 7 5,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 29 43,75 240,983 3089

101 102 ŞULE BEKLER 11C 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 51 26 44,50 240,660 3098

102 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 31 6 29,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 9 8 7,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 50 28 43,00 240,475 3106

103 1399 MERYEM BATAN 12A 26 13 22,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 10 9 7,75 4 3 3,25 7 0 7,00 0 5 -1,25 52 34 43,50 240,318 3111

104 1562 ŞULE KARA 11E 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 6 8 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 51 29 43,75 240,268 3113

105 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 24 6 22,50 18 12 15,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 48 25 41,75 240,103 3119

106 1433 MÜRŞİDE DEMİR 12A 33 7 31,25 1 4 0,00 10 9 7,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 50 28 43,00 239,688 3137

107 1488 İREM BOLAT 11E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 49 20 44,00 238,985 3165

108 1351 EBRU DOĞAN 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 48 22 42,50 237,585 3232

109 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 30 6 28,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 46 12 43,00 237,305 3248

110 1547 GİZEM KRMR 11C 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 50 28 43,00 237,245 3250

111 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 12 3,00 2 2 1,50 5 1 4,75 1 2 0,50 51 31 43,25 237,123 3254

112 15 BEYZA ÇİLO 12A 31 8 29,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 6 2 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 22 42,50 237,075 3255

113 1502 DUDU ÇEVEN 11C 23 11 20,25 3 0 3,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 47 21 41,75 236,855 3263

114 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 5 1,75 1 4 0,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 50 28 43,00 236,313 3279

115 1377 ÜMMÜHAN KOYUNCU 12A 33 7 31,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 4 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 22 42,50 235,423 3310

116 1550 SIDIKA SARCAN 11D 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 10 6 8,50 48 28 41,00 235,120 3325
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

117 1484 BUSE YILDIZ 11C 27 10 24,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 8 7 6,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 49 32 41,00 233,535 3366

118 1568 HATİCE TOPÇU 11D 27 10 24,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 22 40,50 233,470 3369

119 48 NAZLICAN ÇALIM 11A 32 4 31,00 2 3 1,25 1 0 1,00 7 6 5,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 47 23 41,25 233,243 3374

120 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 21 8 19,00 1 1 0,75 17 5 15,75 1 1 0,75 3 0 3,00 43 15 39,25 232,813 3390

121 0 HALİLKÇRMEKANINSAHBİ 11D 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 3 3,25 45 15 41,25 232,783 3391

122 1507 EREN KAYA 11D 31 9 28,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 22 41,50 232,618 3397

123 1443 EREN KARAKAYA 11C 34 5 32,75 0 3 -0,75 8 1 7,75 1 1 0,75 43 10 40,50 232,498 3405

124 1570 EBRU YILDIRIM 11C 31 9 28,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 8 4 7,00 45 18 40,50 232,488 3407

125 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 27 13 23,75 14 6 12,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 47 29 39,75 232,430 3415

126 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 30 9 27,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 10 10 7,50 48 31 40,25 232,015 3430

127 1598 HAYRUNNİRA GÜLMEZ 11A 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 12 2,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 50 34 41,50 231,925 3433

128 1325 TÜRKAN 12B 29 6 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 21 41,75 231,593 3446

129 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 6 5 4,75 46 22 40,50 231,403 3453

130 1371 AHMET CÜCE 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 7 2,25 47 24 41,00 231,308 3456

131 1441 NUR BÜYÜK 11E 27 13 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 21 39,75 231,100 3463

132 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 47 27 40,25 230,433 3484

133 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 47 27 40,25 230,433 3484

134 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 17 40,75 230,225 3498

135 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 7 4 6,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 0 6 -1,50 50 40 40,00 229,578 3529

136 1386 EMİNE EDEN 12B 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 6 1,50 1 1 0,75 46 22 40,50 229,260 3538

137 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 229,070 3546

138 1395 RABİA ABAY 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 47 28 40,00 228,160 3578

139 1591 M EMİN BAYANA 11D 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 45 22 39,50 227,710 3599

140 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 29 39,75 227,378 3623

141 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 6 10 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 48 34 39,50 226,815 3644

142 976 ASIM DÖNMEZ 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 43 14 39,50 226,440 3657

143 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 29 7 27,25 11 8 9,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 44 23 38,25 225,900 3683

144 1584 KAĞAN KÜÇÜK 11A 25 15 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 19 18 14,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 53 64 37,00 225,828 3687

145 1313 GİZEM DÖĞEL 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 44 19 39,25 225,535 3702
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

146 1367 AHMET CAN YILMAZ 12C 30 10 27,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 43 18 38,50 224,870 3731

147 1309 ELARSLAN S 12C 25 10 22,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 7 4 6,00 43 20 38,00 224,215 3765

148 1009 MERVE KOCACIK 11D 23 9 20,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 8 2 7,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 42 17 37,75 223,710 3783

149 1403 BATUHAN BEBEK 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 43 17 38,75 222,950 3824

150 1461 AHMET ÇAPAR 11D 30 8 28,00 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 44 24 38,00 221,980 3867

151 1587 NİSA KATAN 11D 32 8 30,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 45 28 38,00 221,950 3870

152 1447 YASİN ALTIER 11B 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 10 8 8,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 48 43 37,25 221,925 3873

153 1515 RABİA KÖYLÜ 11B 28 12 25,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 14 1,50 1 4 0,00 4 2 3,50 2 1 1,75 49 42 38,50 221,705 3881

154 1465 MEHMET HATİPOĞLU 11C 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 43 23 37,25 220,345 3950

155 1458 LEYLA YILDIZ 11A 25 13 21,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 3 2 2,50 4 3 3,25 3 3 2,25 46 32 38,00 220,333 3952

156 35 MERYEM GÖK 11D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 9 22 3,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 51 55 37,25 219,730 3985

157 1614 RUMEYSA MERD 11B 30 9 27,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 8 4,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 39 37,25 219,655 3992

158 1406 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 44 30 36,50 218,545 4046

159 1503 NURCAN BARUT 11C 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 2 4,50 42 22 36,50 218,473 4048

160 1500 SİNEM YAŞAN 11C 26 9 23,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 40 15 36,25 218,395 4052

161 1523 YAREN TEKE 11C 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 43 25 36,75 218,018 4070

162 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 25 10 22,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 42 23 36,25 217,618 4085

163 1519 LEYLA İPEK 11B 24 13 20,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 9 7 7,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 29 35,75 217,290 4097

164 1511 EMİN TUFEK 11B 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 10 3,50 3 4 2,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 48 48 36,00 215,695 4163

165 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 19 11 16,25 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 4 -1,00 40 22 34,50 215,393 4186

166 1516 EMİNE EVLİYA      V 11C 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 45 39 35,25 215,103 4192

167 1076 ELİF YAKAR 12C 26 10 23,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 6 4 5,00 40 19 35,25 214,778 4211

168 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 22 11 19,25 14 5 12,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 20 34,00 214,758 4213

169 1338 MERTCAN KOÇAK 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 10 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 31 36,25 214,568 4224

170 1561 ENES KÖSE 11C 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 41 21 35,75 214,293 4242

171 1408 HALUK ÇÖMEZ 12A 34 5 32,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 40 15 36,25 214,165 4250

172 1605 BEYZA BAZ 11D 30 10 27,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 43 29 35,75 214,153 4252

173 29 BAHAR YILDIZ 11C 29 11 26,25 10 7 8,25 39 18 34,50 214,053 4253

174 1440 HATİCE AKYILDIZ 11C 28 12 25,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 43 27 36,25 213,923 4259
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

175 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 23 9 20,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 13 7 11,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 42 32 34,00 213,843 4267

176 1387 HATİCE KAL 12A 22 8 20,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 213,488 4282

177 1400 BARAN ÇORAKLI 12B 28 6 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 39 14 35,50 213,400 4288

178 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 31 9 28,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 1 2 0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 43 29 35,75 213,250 4292

179 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 29 11 26,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 43 30 35,50 212,293 4343

180 1455 SILA YERL İ 11E 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 41 22 35,50 212,153 4350

181 1583 MELDA ÇOLAK 11D 28 10 25,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 41 26 34,50 211,220 4397

182 1476 AYNURNURCAN ÇİL 11E 29 11 26,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 40 20 35,00 211,178 4399

183 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 28 7 26,25 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 38 12 35,00 210,898 4414

184 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 42 29 34,75 210,850 4420

185 1391 EMİRHAN KARA 12C 24 10 21,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 5 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 40 24 34,00 209,675 4490

186 0 MURAT ÇAY 11D 28 6 26,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 37 10 34,50 209,280 4513

187 32 MELİSA DUMAN 11A 21 18 16,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 46 50 33,50 209,230 4516

188 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 27 13 23,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 8 11 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 39 33,25 207,785 4588

189 1504 MEHMETCAN KAFAS 11A 14 7 12,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 8 12,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 40 34 31,50 206,733 4645

190 1471 EDA ÇİLO LU 11E 22 7 20,25 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 0 1,00 4 0 4,00 37 14 33,50 206,383 4663

191 1327 AHMET ÇİFÇİ 12A 17 7 15,25 13 6 11,50 2 4 1,00 4 2 3,50 36 19 31,25 204,730 4740

192 1540 DUYGU ACER 11D 29 10 26,50 9 14 5,50 38 24 32,00 204,475 4752

193 9 M EMİN KERAR 12C 28 8 26,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 37 17 32,75 204,388 4754

194 1480 AHMET ÇOBAN 11C 29 11 26,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 37 19 32,25 204,310 4755

195 0 HÜSEYİN HİLMİ KILINÇ 11A 12 20 7,00 1 1 0,75 19 7 17,25 1 3 0,25 5 2 4,50 38 33 29,75 203,478 4780

196 1360 CİHAT HASIRCI 12A 22 10 19,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 36 19 31,25 203,258 4787

197 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 21 17 16,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 2 5 0,75 4 3 3,25 1 1 0,75 42 40 32,00 202,653 4816

198 1477 AÇELYA AYMAZ 11B 18 12 15,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 8 5 6,75 2 3 1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 38 27 31,25 202,153 4838

199 1356 DUYGU METİN 12A 24 12 21,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 38 23 32,25 201,563 4869

200 1366 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 25 9 22,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 4 2 3,50 35 15 31,25 201,135 4898

201 51 MUSACAN KÜLLÜK 11A 18 8 16,00 2 0 2,00 11 17 6,75 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 39 32 31,00 200,740 4921

202 1541 YAREN KAL 11D 22 6 20,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 6 11 3,25 0 2 -0,50 37 24 31,00 200,445 4935

203 1501 SILA ARSLAN 11D 14 6 12,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 33 10 30,50 198,120 5052
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR

204 1450 HÜSEYİN GELİCİ 11D 25 8 23,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 33 10 30,50 196,755 5109

205 1577 İREM TOPÇU 11C 25 7 23,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 34 14 30,50 196,463 5131

206 58 ALİ BUĞRA 11B 27 8 25,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 37 28 30,00 195,190 5202

207 1347 FURKAN 11B 19 7 17,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 5 4 4,00 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 195,163 5203

208 1463 SEVGİ BULDUK 11B 26 14 22,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 12 28 5,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 47 72 29,00 194,415 5246

209 1451 BEKİR DUMAN 11C 20 16 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 36 30 28,50 194,395 5248

210 1498 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 10 13,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 190,675 5427

211 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 20 16 16,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 13 9 10,75 0 2 -0,50 35 34 26,50 190,425 5438

212 1329 BEYZA DEMİR 12C 16 5 14,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 6 3 5,25 1 1 0,75 31 18 26,50 187,058 5567

213 1499 YASEMİN DURMAZ 11B 24 11 21,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 9 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 37 39 27,25 186,340 5608

214 1352 MEDİNE SARI 12A 23 14 19,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 23 26,25 185,598 5640

215 1384 SEYFULLAH 12A 18 7 16,25 9 1 8,75 27 8 25,00 184,338 5701

216 1361 KAZIM KOCACIK 12B 5 1 4,75 18 3 17,25 23 4 22,00 180,043 5895

217 1439 EMİN BAŞAR 11C 23 14 19,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 33 38 23,50 175,930 6074

218 1555 MUSTAFA SEV NÇ 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 35 46 23,50 175,308 6105

219 997 MUHAMMET SOLAK 11A 8 12 5,00 13 6 11,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 28 28 21,00 172,340 6239

220 1574 NURCAN EREN 11A 16 8 14,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 11 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 27 22,25 171,003 6293

221 973 FATMA ÇİFTÇİ 11B 14 13 10,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 8 8 6,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 34 20,50 168,978 6373

222 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 18 6 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 13 21,75 168,853 6379

223 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 23 14 19,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 18 21,50 168,530 6384

224 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 15 16 11,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 30 35 21,25 168,293 6395

225 1567 ZEHRA CENGİZ 11C 10 14 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 11 10 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 27 33 18,75 163,783 6557

226 44 RAMAZAN SF 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 13 17 8,75 128,038 7613

227 43 ABDULMUTİ KURDI 12A 8 20 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 14 -0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 14 56 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1628 K GİZEM AKÇA 11A 34 5 32,75 3 1 2,75 34 3 33,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 78 19 73,25 350,855 837

2 1448 SELMA ÇAPAR 11A 32 7 30,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 2 2 1,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 66 24 60,00 296,898 1576

3 1606 MUHAMMED BAĞCI 11A 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 18 10 15,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 66 34 57,50 290,955 1656

4 1557 HÜMEYSA ALĞUR 11A 33 3 32,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 12 6 10,50 2 1 1,75 4 1 3,75 61 16 57,00 285,698 1754

5 1560 KADER YAREN KARA 11A 35 4 34,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 15 8 13,00 0 6 -1,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 63 32 55,00 281,710 1836

6 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY 11A 32 6 30,50 2 1 1,75 1 0 1,00 17 4 16,00 2 0 2,00 2 2 1,50 56 13 52,75 275,783 1960

7 1552 ZEYNEP NUR 11A 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 7 17,25 0 6 -1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 58 27 51,25 272,508 2050

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN 11A 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 16 10 13,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 60 39 50,25 266,533 2199

9 1495 SÜHEYLA GENCER 11A 18 11 15,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 7 17,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 5 -0,25 57 35 48,25 262,590 2294

10 974 DİLEK KARDÖL 11A 27 7 25,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 1 12,75 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 52 11 49,25 262,500 2299

11 1527 SULTAN KARAÖME R 11A 27 12 24,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 15 5 13,75 2 2 1,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 57 32 49,00 262,460 2302

12 17 ÖZGE GELEN 11A 25 15 21,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 4 0,00 59 42 48,50 261,973 2316

13 1558 ESRA ASLI 11A 36 3 35,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 5 4,75 1 3 0,25 3 4 2,00 56 25 49,75 259,965 2376

14 1002 MEHMET SAPAN 11A 30 10 27,50 15 6 13,50 3 4 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 54 24 48,00 258,305 2430

15 1456 MERVE GÖK 11A 27 13 23,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 8 6,00 3 4 2,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 57 37 47,75 253,560 2595

16 1553 TAYFUN BİNER 11A 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 0 7 -1,75 6 1 5,75 2 4 1,00 54 33 45,75 246,058 2886

17 1595 ALİ AYGIRGÖL 11A 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 7 6 5,50 1 2 0,50 4 2 3,50 51 29 43,75 241,135 3083

18 48 NAZLICAN ÇALIM 11A 32 4 31,00 2 3 1,25 1 0 1,00 7 6 5,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 47 23 41,25 233,243 3374

19 1598 HAYRUNNİRA GÜLMEZ 11A 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 12 2,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 50 34 41,50 231,925 3433

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 7 4 6,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 0 6 -1,50 50 40 40,00 229,578 3529

21 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 29 39,75 227,378 3623

22 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 29 7 27,25 11 8 9,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 44 23 38,25 225,900 3683

23 1584 KAĞAN KÜÇÜK 11A 25 15 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 19 18 14,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 53 64 37,00 225,828 3687

24 1458 LEYLA YILDIZ 11A 25 13 21,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 3 2 2,50 4 3 3,25 3 3 2,25 46 32 38,00 220,333 3952

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 19 11 16,25 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 4 -1,00 40 22 34,50 215,393 4186

26 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 22 11 19,25 14 5 12,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 20 34,00 214,758 4213

27 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 23 9 20,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 13 7 11,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 42 32 34,00 213,843 4267

28 32 MELİSA DUMAN 11A 21 18 16,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 46 50 33,50 209,230 4516



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 1504 MEHMETCAN KAFAS 11A 14 7 12,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 8 12,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 40 34 31,50 206,733 4645

30 0 HÜSEYİN HİLMİ KILINÇ 11A 12 20 7,00 1 1 0,75 19 7 17,25 1 3 0,25 5 2 4,50 38 33 29,75 203,478 4780

31 51 MUSACAN KÜLLÜK 11A 18 8 16,00 2 0 2,00 11 17 6,75 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 39 32 31,00 200,740 4921

32 997 MUHAMMET SOLAK 11A 8 12 5,00 13 6 11,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 28 28 21,00 172,340 6239

33 1574 NURCAN EREN 11A 16 8 14,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 11 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 27 22,25 171,003 6293

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 29 7 27,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 94 21 88,75 394,548 356

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 33 4 32,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 14 0 14,00 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 59 10 56,50 286,135 1747

3 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER 11B 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 17 9 14,75 4 3 3,25 5 2 4,50 0 6 -1,50 65 39 55,25 282,713 1814

4 21 TUBA GÖKTÜRKLER 11B 32 8 30,00 23 8 21,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 61 30 53,50 281,295 1849

5 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 4 3 3,25 5 2 4,50 0 5 -1,25 63 37 53,75 278,220 1906

6 1586 EMRE KOCA 11B 32 8 30,00 24 16 20,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 62 38 52,50 277,525 1921

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 30 8 28,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 20 10 17,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 61 33 52,75 277,168 1938

8 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 24 14 20,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 20 5 18,75 0 7 -1,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 60 34 51,50 274,090 2011

9 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 38 1 37,75 1 1 0,75 11 6 9,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 0 2 -0,50 57 15 53,25 272,895 2041

10 28 MUSTAFA KOCA 11B 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 21 8 19,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 59 33 50,75 272,068 2063

11 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 32 5 30,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 10 5 8,75 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 16 52,00 268,813 2143

12 0 TUĞBA BETÜL ÇAKIR 11B 38 1 37,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 13 0,75 1 4 0,00 5 2 4,50 1 3 0,25 60 29 52,75 266,530 2200

13 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 31 4 30,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 16 3 15,25 1 4 0,00 5 1 4,75 0 4 -1,00 56 29 48,75 262,478 2301

14 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11B 23 11 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 20 5 18,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 53 23 47,25 260,460 2354

15 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 27 6,25 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 62 58 47,50 252,813 2620

16 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 15 4 14,00 2 3 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 54 35 45,25 250,310 2711

17 1563 EMRE ATEŞ 11B 26 9 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 13 6 11,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 53 30 45,50 250,188 2720

18 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 26 7 24,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 10 5 8,75 2 4 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 24 45,00 246,598 2864

19 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 21 8 19,00 1 1 0,75 17 5 15,75 1 1 0,75 3 0 3,00 43 15 39,25 232,813 3390

20 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 27 13 23,75 14 6 12,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 47 29 39,75 232,430 3415

21 1447 YASİN ALTIER 11B 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 10 8 8,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 48 43 37,25 221,925 3873

22 1515 RABİA KÖYLÜ 11B 28 12 25,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 14 1,50 1 4 0,00 4 2 3,50 2 1 1,75 49 42 38,50 221,705 3881

23 1614 RUMEYSA MERD 11B 30 9 27,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 8 4,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 39 37,25 219,655 3992

24 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 25 10 22,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 42 23 36,25 217,618 4085

25 1519 LEYLA İPEK 11B 24 13 20,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 9 7 7,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 29 35,75 217,290 4097

26 1511 EMİN TUFEK 11B 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 10 3,50 3 4 2,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 48 48 36,00 215,695 4163

27 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 27 13 23,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 8 11 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 43 39 33,25 207,785 4588

28 1477 AÇELYA AYMAZ 11B 18 12 15,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 8 5 6,75 2 3 1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 38 27 31,25 202,153 4838



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11B

KATILIMLAR

29 58 ALİ BUĞRA 11B 27 8 25,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 37 28 30,00 195,190 5202

30 1347 FURKAN 11B 19 7 17,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 5 4 4,00 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 195,163 5203

31 1463 SEVGİ BULDUK 11B 26 14 22,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 12 28 5,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 47 72 29,00 194,415 5246

32 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 20 16 16,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 13 9 10,75 0 2 -0,50 35 34 26,50 190,425 5438

33 1499 YASEMİN DURMAZ 11B 24 11 21,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 9 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 37 39 27,25 186,340 5608

34 973 FATMA ÇİFTÇİ 11B 14 13 10,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 8 8 6,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 34 20,50 168,978 6373
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 36 3 35,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 14 3 13,25 62 12 59,00 295,048 1601

2 1602 TUĞÇE İLGAZİ 11C 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 10 7 8,25 2 2 1,50 4 1 3,75 63 23 57,25 285,235 1766

3 1521 MEHMET ALİ KARACA 11C 29 9 26,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 7 4 6,00 2 1 1,75 5 1 4,75 55 22 49,50 259,098 2403

4 1469 KADİR SÖZÜER 11C 32 6 30,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 7 7 5,25 1 4 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 55 26 48,50 256,190 2498

5 1572 GÖKSU ALTAN 11C 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 9 8 7,00 1 1 0,75 3 1 2,75 53 24 47,00 252,298 2643

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 30 8 28,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 9 2 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 21 45,75 249,798 2735

7 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 27 9 24,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 14 5 12,75 0 1 -0,25 49 22 43,50 245,608 2910

8 102 ŞULE BEKLER 11C 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 51 26 44,50 240,660 3098

9 1547 GİZEM KRMR 11C 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 50 28 43,00 237,245 3250

10 1502 DUDU ÇEVEN 11C 23 11 20,25 3 0 3,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 47 21 41,75 236,855 3263

11 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 5 1,75 1 4 0,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 50 28 43,00 236,313 3279

12 1484 BUSE YILDIZ 11C 27 10 24,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 8 7 6,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 49 32 41,00 233,535 3366

13 1443 EREN KARAKAYA 11C 34 5 32,75 0 3 -0,75 8 1 7,75 1 1 0,75 43 10 40,50 232,498 3405

14 1570 EBRU YILDIRIM 11C 31 9 28,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 8 4 7,00 45 18 40,50 232,488 3407

15 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 30 9 27,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 10 10 7,50 48 31 40,25 232,015 3430

16 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 17 40,75 230,225 3498

17 1465 MEHMET HATİPOĞLU 11C 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 43 23 37,25 220,345 3950

18 1503 NURCAN BARUT 11C 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 2 4,50 42 22 36,50 218,473 4048

19 1500 SİNEM YAŞAN 11C 26 9 23,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 40 15 36,25 218,395 4052

20 1523 YAREN TEKE 11C 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 43 25 36,75 218,018 4070

21 1516 EMİNE EVLİYA      V 11C 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 45 39 35,25 215,103 4192

22 1561 ENES KÖSE 11C 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 41 21 35,75 214,293 4242

23 29 BAHAR YILDIZ 11C 29 11 26,25 10 7 8,25 39 18 34,50 214,053 4253

24 1440 HATİCE AKYILDIZ 11C 28 12 25,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 43 27 36,25 213,923 4259

25 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 29 11 26,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 43 30 35,50 212,293 4343

26 1480 AHMET ÇOBAN 11C 29 11 26,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 37 19 32,25 204,310 4755

27 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 21 17 16,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 2 5 0,75 4 3 3,25 1 1 0,75 42 40 32,00 202,653 4816

28 1577 İREM TOPÇU 11C 25 7 23,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 34 14 30,50 196,463 5131



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11C

KATILIMLAR

29 1451 BEKİR DUMAN 11C 20 16 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 36 30 28,50 194,395 5248

30 1439 EMİN BAŞAR 11C 23 14 19,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 33 38 23,50 175,930 6074

31 1555 MUSTAFA SEV NÇ 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 35 46 23,50 175,308 6105

32 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 18 6 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 13 21,75 168,853 6379

33 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 15 16 11,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 30 35 21,25 168,293 6395

34 1567 ZEHRA CENGİZ 11C 10 14 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 11 10 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 27 33 18,75 163,783 6557
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 14 2 13,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 68 16 64,00 310,118 1398

2 50 BUĞRA AHISKALI 11D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 1 0,75 59 18 54,50 272,403 2053

3 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 4 4,00 55 13 51,75 266,545 2198

4 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 34 5 32,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 13 17 8,75 58 31 50,25 264,565 2245

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 11 3,25 1 4 0,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 58 30 50,50 260,803 2345

6 52 SUDENAZ ELMAS 11D 34 2 33,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 10 14 6,50 1 4 0,00 2 3 1,25 57 32 49,00 258,905 2407

7 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 5 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 54 15 50,25 258,455 2426

8 1607 RABİA TEKER 11D 34 3 33,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 8 9 5,75 52 16 48,00 255,638 2518

9 1506 ZEHRA POLAT 11D 26 9 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 53 20 48,00 254,643 2554

10 949 BURAK SEVİNÇ 11D 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 7 3,25 1 2 0,50 4 1 3,75 54 26 47,50 251,730 2667

11 1585 HARUN CULHA 11D 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 5 10,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 21 45,75 251,413 2679

12 1496 SELVİNAZ ÇİMER 11D 32 8 30,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 9 5 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 52 24 46,00 249,800 2734

13 1538 FATMANUR SIRMA 11D 29 8 27,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 1 14,75 46 9 43,75 247,348 2837

14 20 ESRA BAĞSIZ 11D 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 8 14 4,50 52 29 44,75 244,530 2952

15 1509 AHMET BAĞ 11D 28 10 25,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 7 7 5,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 29 43,75 240,983 3089

16 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 31 6 29,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 9 8 7,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 50 28 43,00 240,475 3106

17 1550 SIDIKA SARCAN 11D 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 10 6 8,50 48 28 41,00 235,120 3325

18 1568 HATİCE TOPÇU 11D 27 10 24,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 22 40,50 233,470 3369

19 0 HALİLKÇRMEKANINSAHBİ 11D 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 3 3,25 45 15 41,25 232,783 3391

20 1507 EREN KAYA 11D 31 9 28,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 47 22 41,50 232,618 3397

21 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 6 5 4,75 46 22 40,50 231,403 3453

22 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 47 27 40,25 230,433 3484

23 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 47 27 40,25 230,433 3484

24 1591 M EMİN BAYANA 11D 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 45 22 39,50 227,710 3599

25 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 6 10 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 48 34 39,50 226,815 3644

26 1009 MERVE KOCACIK 11D 23 9 20,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 8 2 7,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 42 17 37,75 223,710 3783

27 1461 AHMET ÇAPAR 11D 30 8 28,00 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 44 24 38,00 221,980 3867

28 1587 NİSA KATAN 11D 32 8 30,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 45 28 38,00 221,950 3870



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11D

KATILIMLAR

29 35 MERYEM GÖK 11D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 9 22 3,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 51 55 37,25 219,730 3985

30 1605 BEYZA BAZ 11D 30 10 27,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 43 29 35,75 214,153 4252

31 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 31 9 28,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 1 2 0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 43 29 35,75 213,250 4292

32 1583 MELDA ÇOLAK 11D 28 10 25,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 41 26 34,50 211,220 4397

33 0 MURAT ÇAY 11D 28 6 26,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 37 10 34,50 209,280 4513

34 1540 DUYGU ACER 11D 29 10 26,50 9 14 5,50 38 24 32,00 204,475 4752

35 1541 YAREN KAL 11D 22 6 20,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 6 11 3,25 0 2 -0,50 37 24 31,00 200,445 4935

36 1501 SILA ARSLAN 11D 14 6 12,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 33 10 30,50 198,120 5052

37 1450 HÜSEYİN GELİCİ 11D 25 8 23,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 33 10 30,50 196,755 5109

38 1498 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 10 13,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 190,675 5427
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 33 7 31,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 7 2 6,50 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 18 51,50 265,923 2217

2 1493 SERAP KARAKAYA 11E 28 12 25,00 1 4 0,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 12 4 11,00 1 2 0,50 6 0 6,00 0 4 -1,00 56 31 48,25 258,253 2431

3 1588 MUTİA DURUR 11E 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 2 2,50 52 21 46,75 249,415 2753

4 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 36 4 35,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 50 17 45,75 246,998 2849

5 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 28 11 25,25 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 10 4 9,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 51 25 44,75 245,955 2890

6 1562 ŞULE KARA 11E 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 6 8 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 51 29 43,75 240,268 3113

7 1488 İREM BOLAT 11E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 49 20 44,00 238,985 3165

8 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 30 6 28,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 46 12 43,00 237,305 3248

9 1441 NUR BÜYÜK 11E 27 13 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 21 39,75 231,100 3463

10 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 229,070 3546

11 1455 SILA YERL İ 11E 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 41 22 35,50 212,153 4350

12 1476 AYNURNURCAN ÇİL 11E 29 11 26,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 40 20 35,00 211,178 4399

13 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 28 7 26,25 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 38 12 35,00 210,898 4414

14 1471 EDA ÇİLO LU 11E 22 7 20,25 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 0 1,00 4 0 4,00 37 14 33,50 206,383 4663
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1390 DİLARA GÖÇER 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 21 2 20,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 4 0,00 72 21 66,75 321,595 1239

2 30 AHMET YUSUF 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 25 2 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 70 26 63,50 314,275 1336

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 23 7 21,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 28 4 27,00 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 67 18 62,50 311,813 1371

4 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 21 7 19,25 3 3 2,25 7 0 7,00 1 4 0,00 70 29 62,75 308,168 1421

5 1310 FİDAN A *A 12A 27 2 26,50 4 0 4,00 3 1 2,75 20 1 19,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 64 8 62,00 306,235 1449

6 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 20 3 19,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 63 17 58,75 297,330 1572

7 40 FİLİ  ÇETİN 12A 30 7 28,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 17 7 15,25 2 3 1,25 6 1 5,75 0 4 -1,00 61 25 54,75 281,195 1850

8 1378 ZEHRA AÇIL 12A 26 14 22,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 17 6 15,50 3 3 2,25 6 1 5,75 2 3 1,25 62 34 53,50 276,700 1949

9 0 TOLUNAY AVCI 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 58 14 54,50 274,940 1984

10 41 HACER ÇAPAR 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 58 21 52,75 274,493 2002

11 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 23 6 21,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 19 5 17,75 3 3 2,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 56 18 51,50 271,940 2068

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 29 8 27,00 1 2 0,50 17 1 16,75 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 56 18 51,50 271,315 2081

13 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 11 6 9,50 3 2 2,50 5 0 5,00 58 26 51,50 267,035 2187

14 43 SEFA KARA 12A 23 7 21,25 2 2 1,50 19 1 18,75 3 3 2,25 6 0 6,00 53 13 49,75 266,825 2189

15 111 YAĞIZ KAYMAZ 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 1 7,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 56 24 50,00 262,108 2313

16 1398 YUSUF ÜNAL 12A 33 5 31,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 10 5 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 53 22 47,50 255,368 2527

17 1389 BİLAL ALADAĞ 12A 26 6 24,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 8 3 7,25 0 5 -1,25 7 0 7,00 1 2 0,50 52 17 47,75 254,363 2563

18 1349 YUNUS KAYA 12A 26 6 24,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 13 3 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 51 18 46,50 252,800 2624

19 1346 ELİF KIZMAZ 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 8 6 6,50 1 2 0,50 4 1 3,75 52 22 46,50 250,315 2710

20 1334 TUĞBA IŞIK 12A 32 7 30,25 2 0 2,00 1 0 1,00 9 7 7,25 2 2 1,50 4 3 3,25 2 3 1,25 52 22 46,50 250,133 2722

21 1324 MERVE NUR SAĞIR 12A 34 2 33,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 8 4 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 50 18 45,50 247,880 2821

22 1399 MERYEM BATAN 12A 26 13 22,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 10 9 7,75 4 3 3,25 7 0 7,00 0 5 -1,25 52 34 43,50 240,318 3111

23 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 24 6 22,50 18 12 15,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 48 25 41,75 240,103 3119

24 1433 MÜRŞİDE DEMİR 12A 33 7 31,25 1 4 0,00 10 9 7,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 50 28 43,00 239,688 3137

25 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 12 3,00 2 2 1,50 5 1 4,75 1 2 0,50 51 31 43,25 237,123 3254

26 15 BEYZA ÇİLO 12A 31 8 29,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 6 2 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 22 42,50 237,075 3255

27 1377 ÜMMÜHAN KOYUNCU 12A 33 7 31,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 4 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 48 22 42,50 235,423 3310

28 1371 AHMET CÜCE 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 7 2,25 47 24 41,00 231,308 3456



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 1313 GİZEM DÖĞEL 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 44 19 39,25 225,535 3702

30 1408 HALUK ÇÖMEZ 12A 34 5 32,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 40 15 36,25 214,165 4250

31 1387 HATİCE KAL 12A 22 8 20,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 13 34,75 213,488 4282

32 1327 AHMET ÇİFÇİ 12A 17 7 15,25 13 6 11,50 2 4 1,00 4 2 3,50 36 19 31,25 204,730 4740

33 1360 CİHAT HASIRCI 12A 22 10 19,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 36 19 31,25 203,258 4787

34 1356 DUYGU METİN 12A 24 12 21,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 38 23 32,25 201,563 4869

35 1352 MEDİNE SARI 12A 23 14 19,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 23 26,25 185,598 5640

36 1384 SEYFULLAH 12A 18 7 16,25 9 1 8,75 27 8 25,00 184,338 5701

37 44 RAMAZAN SF 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 13 17 8,75 128,038 7613

38 43 ABDULMUTİ KURDI 12A 8 20 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 14 -0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 14 56 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 21 1 20,75 65 7 63,25 313,015 1355

2 0 ALPEREN YAĞBASAN 12B 35 4 34,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 14 3 13,25 1 0 1,00 56 10 53,50 277,175 1937

3 1339 HATİCE KOŞUN 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 9 3 8,25 1 2 0,50 4 1 3,75 59 20 54,00 275,208 1981

4 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 27 5 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 12 5 10,75 1 1 0,75 54 14 50,50 266,628 2193

5 1344 NİDA GEDİK 12B 34 5 32,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 9 3 8,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 54 19 49,25 261,075 2338

6 1319 EMİR OTHAN 12B 35 5 33,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 6 1 5,75 3 0 3,00 50 7 48,25 255,575 2522

7 1372 HASAN ERGENÇ 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 18 46,50 251,313 2680

8 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 30 9 27,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 49 21 43,75 243,880 2972

9 1340 BÜŞRA EKER 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 5 6,75 1 1 0,75 3 3 2,25 51 29 43,75 242,240 3046

10 1325 TÜRKAN 12B 29 6 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 47 21 41,75 231,593 3446

11 1386 EMİNE EDEN 12B 30 10 27,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 6 1,50 1 1 0,75 46 22 40,50 229,260 3538

12 976 ASIM DÖNMEZ 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 43 14 39,50 226,440 3657

13 1400 BARAN ÇORAKLI 12B 28 6 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 39 14 35,50 213,400 4288

14 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 42 29 34,75 210,850 4420

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 5 1 4,75 18 3 17,25 23 4 22,00 180,043 5895

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 23 14 19,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 18 21,50 168,530 6384
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT KDS-1 (1201) 227 228 574 8447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,44 11,06 21,68 2,25 1,86 1,78 2,66 1,06 2,40 1,13 1,43 0,77 1,53 2,46 0,91 0,00 0,00 0,00 10,28 6,06 8,76 1,43 2,41 0,83 3,19 1,52 2,81 0,65 1,49 0,28 47,56 29,35 40,22 232,900

Okul Ortalaması 27,51 8,77 25,31 2,36 1,85 1,90 3,11 0,79 2,91 1,07 1,43 0,72 1,68 2,15 1,14 0,00 0,00 0,00 9,25 5,61 7,84 1,23 2,64 0,57 3,23 1,57 2,84 0,24 1,27 -0,08 49,68 26,08 43,15 238,050

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 30 2 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 15 4 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 11 53,25 276,738 1948

2 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 30 2 29,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 10 15,50 1 2 0,50 1 0 1,00 57 19 52,25 274,508 2001

3 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 29 7 27,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 14 5 12,75 2 0 2,00 1 0 1,00 56 20 51,00 268,648 2147

4 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 8 16 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 57 31 49,25 257,518 2462

5 1374 MELİS  ARKLAN 12C 29 7 27,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 8 8 6,00 1 1 0,75 3 1 2,75 51 22 45,50 247,073 2844

6 1326 MEHMETCAN ULUÇ 12C 32 7 30,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 8 8 6,00 50 23 44,25 243,890 2970

7 0 MUSTAFA ATTİN 12C 25 6 23,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 2 12,50 0 1 -0,25 46 13 42,75 243,123 3009

8 1381 FERAY AKINCI 12C 29 4 28,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 48 19 43,25 241,003 3088

9 1351 EBRU DOĞAN 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 48 22 42,50 237,585 3232

10 1395 RABİA ABAY 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 47 28 40,00 228,160 3578

11 1367 AHMET CAN YILMAZ 12C 30 10 27,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 43 18 38,50 224,870 3731

12 1309 ELARSLAN S 12C 25 10 22,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 7 4 6,00 43 20 38,00 224,215 3765

13 1403 BATUHAN BEBEK 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 43 17 38,75 222,950 3824

14 1406 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 44 30 36,50 218,545 4046

15 1076 ELİF YAKAR 12C 26 10 23,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 6 4 5,00 40 19 35,25 214,778 4211

16 1338 MERTCAN KOÇAK 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 10 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 31 36,25 214,568 4224

17 1391 EMİRHAN KARA 12C 24 10 21,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 5 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 40 24 34,00 209,675 4490

18 9 M EMİN KERAR 12C 28 8 26,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 37 17 32,75 204,388 4754

19 1366 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 25 9 22,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 4 0,00 4 2 3,50 35 15 31,25 201,135 4898

20 1329 BEYZA DEMİR 12C 16 5 14,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 6 3 5,25 1 1 0,75 31 18 26,50 187,058 5567
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