
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

1 1681 MEHMET EMİN İLDİZ 10H 22 3 21,25 9 4 8,00 10 2 9,50 3 0 3,00 15 6 13,50 6 3 5,25 3 4 2,00 6 3 5,25 74 25 67,75 325,713 293

2 1903 TANEM VURAL 10I 22 6 20,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 13 13 9,75 6 4 5,00 5 5 3,75 6 3 5,25 74 39 64,25 305,548 437

3 1912 BERKAY ALPBOĞAN 10I 19 8 17,00 8 4 7,00 7 5 5,75 5 0 5,00 12 7 10,25 6 4 5,00 3 6 1,50 8 2 7,50 68 36 59,00 288,513 587

4 1683 KEVSER KEKEÇ 10B 23 3 22,25 10 2 9,50 6 3 5,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 1 4,75 3 6 1,50 8 2 7,50 66 24 60,00 287,840 596

5 1897 FATMA ZEHRA MARAŞLI10H 24 6 22,50 7 6 5,50 4 7 2,25 4 1 3,75 12 17 7,75 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 69 49 56,75 287,668 599

6 66 ABDULLAH KALHAN 10G 23 6 21,50 11 2 10,50 9 2 8,50 5 0 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 2 5 0,75 5 3 4,25 67 26 60,50 282,775 645

7 1804 FEHİME ÇA *AK 10F 22 4 21,00 7 6 5,50 7 1 6,75 4 1 3,75 10 7 8,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 5 3,75 62 32 54,00 281,310 663

8 1907 EREN BULDU 10I 17 11 14,25 11 2 10,50 7 4 6,00 4 1 3,75 12 11 9,25 7 3 6,25 4 5 2,75 7 3 6,25 69 40 59,00 279,693 681

9 1689 EDA AÇIKGÖZ 10B 22 6 20,50 6 5 4,75 4 5 2,75 4 1 3,75 11 6 9,50 6 4 5,00 3 5 1,75 5 4 4,00 61 36 52,00 279,228 690

10 1826 NİSA NUR YAYLA 10G 25 3 24,25 9 3 8,25 7 2 6,50 5 0 5,00 6 13 2,75 5 4 4,00 2 0 2,00 5 5 3,75 64 30 56,50 277,303 712

11 1928 SULTAN ÖRS 10I 24 6 22,50 8 4 7,00 4 2 3,50 5 0 5,00 7 4 6,00 3 2 2,50 3 6 1,50 6 3 5,25 60 27 53,25 276,213 725

12 1926 ENES GÜNGÖR 10I 22 8 20,00 9 4 8,00 2 1 1,75 3 2 2,50 11 11 8,25 3 2 2,50 2 5 0,75 7 3 6,25 59 36 50,00 270,538 772

13 1740 MERVE HATİPOĞLU 10D 21 8 19,00 7 6 5,50 8 3 7,25 5 0 5,00 10 16 6,00 5 5 3,75 2 3 1,25 7 3 6,25 65 44 54,00 270,193 775

14 1922 HALİDE GÜNDOĞAN 10I 23 7 21,25 7 6 5,50 7 5 5,75 5 0 5,00 7 6 5,50 6 3 5,25 0 7 -1,75 6 4 5,00 61 38 51,50 268,578 787

15 1819 GÜNAYNUR BAŞÇI 10F 21 6 19,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 7 7 5,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 5 5 3,75 62 36 53,00 267,490 793

16 1731 BUSE İNAL 10D 21 5 19,75 8 4 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 11 9 8,75 4 3 3,25 3 2 2,50 4 5 2,75 56 32 48,00 267,375 794

17 4 CEREN AYDÖNER 10E 17 9 14,75 10 1 9,75 5 2 4,50 3 1 2,75 11 4 10,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 54 20 49,00 263,015 836

18 1687 H K N AK R 10B 23 4 22,00 8 5 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 7 0,25 8 2 7,50 57 24 51,00 259,630 876

19 1920 SAMET SÜRER 10I 24 6 22,50 10 3 9,25 5 2 4,50 3 2 2,50 6 13 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 6 3 5,25 59 37 49,75 259,520 878

20 65 ALİ YÜCESOY 10I 21 7 19,25 10 3 9,25 4 7 2,25 4 1 3,75 8 8 6,00 5 4 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 59 43 48,25 259,070 884

21 0 HUNUR SAYAR 10B 20 9 17,75 10 3 9,25 6 4 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 4 1,00 5 2 4,50 58 25 51,75 258,645 891

22 45 EBRU AKIN 10A 18 11 15,25 7 6 5,50 11 0 11,00 4 1 3,75 8 8 6,00 6 3 5,25 6 3 5,25 60 32 52,00 258,293 897

23 1789 BURHAN TERZİ 10E 17 8 15,00 9 4 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 10 8 8,00 7 3 6,25 1 1 0,75 5 5 3,75 56 33 47,75 254,413 942

24 1931 SULTAN SARCAN 10I 17 9 14,75 8 4 7,00 7 1 6,75 4 1 3,75 7 5 5,75 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 32 51,00 253,920 951

25 61 MERYEM ÇOLAK 10H 21 8 19,00 11 2 10,50 7 3 6,25 5 0 5,00 4 4 3,00 5 1 4,75 1 8 -1,00 4 6 2,50 58 32 50,00 253,913 952

26 1810 NAHİDE NUR MUCUK 10F 20 6 18,50 11 2 10,50 7 5 5,75 4 1 3,75 5 12 2,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 7 1,25 62 41 51,75 252,783 970

27 1671 A SILA BALIK 10B 21 9 18,75 8 5 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 7 1,25 8 2 7,50 57 30 49,50 251,670 990

28 1909 SUDENAZ GEZGİN 10I 21 8 19,00 4 2 3,50 4 7 2,25 0 2 -0,50 11 9 8,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 49 32 41,00 250,938 1003

29 1795 MUSTAFA KAMER TAŞ 10E 19 8 17,00 10 3 9,25 5 0 5,00 8 5 6,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 7 3 6,25 52 28 45,00 249,768 1014
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

30 1779 NUR RÜZGAR 10E 21 9 18,75 8 3 7,25 3 4 2,00 5 0 5,00 4 2 3,50 6 4 5,00 7 3 6,25 54 25 47,75 249,075 1027

31 1786 KEVSER NUR SEÇİL DAĞ10E 18 9 15,75 9 3 8,25 4 5 2,75 3 0 3,00 9 9 6,75 5 5 3,75 3 4 2,00 5 5 3,75 56 40 46,00 248,845 1034

32 1904 DUYGU ULAŞ 10I 18 8 16,00 7 6 5,50 7 4 6,00 3 2 2,50 8 9 5,75 5 4 4,00 2 3 1,25 7 3 6,25 57 39 47,25 248,768 1036

33 1768 DİLŞAT ULU 10E 21 6 19,50 7 4 6,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 2 0 2,00 5 1 4,75 49 17 44,75 248,675 1037

34 1910 SRC REŞAT 10I 17 9 14,75 5 7 3,25 7 2 6,50 3 1 2,75 9 9 6,75 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 57 40 47,00 248,250 1043

35 1930 DİLEK GEZMEN 10I 18 8 16,00 7 5 5,75 5 3 4,25 3 2 2,50 10 11 7,25 5 4 4,00 3 7 1,25 4 3 3,25 55 43 44,25 247,253 1052

36 1856 MUSTAFA KENTER 10G 17 8 15,00 9 3 8,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 7 1 6,75 51 22 45,50 247,135 1055

37 1661 SAMET ÖZTÜRK 10B 21 7 19,25 11 1 10,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 6 3 5,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 52 24 46,00 246,783 1065

38 995 NİSANUR DAGKESEN 10I 17 11 14,25 7 6 5,50 7 4 6,00 3 2 2,50 10 11 7,25 4 5 2,75 2 3 1,25 7 3 6,25 57 45 45,75 246,508 1069

39 1932 HÜSEYİN YAŞAN 10I 13 12 10,00 8 4 7,00 7 5 5,75 5 0 5,00 9 6 7,50 6 4 5,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 39 49,25 245,210 1088

40 1923 PINAR EROĞLU 10I 17 11 14,25 8 4 7,00 8 2 7,50 4 0 4,00 6 8 4,00 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 37 49,75 245,153 1091

41 1759 HALİME KOÇAK 10D 17 11 14,25 5 6 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 11 5 9,75 5 4 4,00 5 3 4,25 4 6 2,50 52 41 41,75 245,078 1094

42 1924 FAİ  KALMAZ 10I 21 7 19,25 7 6 5,50 4 7 2,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 3 4,25 2 7 0,25 3 7 1,25 53 44 42,00 244,630 1103

43 1911 HATİCE UÇ 10I 17 8 15,00 9 4 8,00 6 3 5,25 4 1 3,75 6 7 4,25 4 4 3,00 3 6 1,50 8 2 7,50 57 35 48,25 244,408 1106

44 1767 GÜLNAZ CİRNOOĞLU 10E 19 11 16,25 8 5 6,75 4 4 3,00 5 0 5,00 7 7 5,25 5 5 3,75 1 3 0,25 6 4 5,00 55 39 45,25 244,035 1112

45 1816 ZEHRA SİVRİ 10F 18 11 15,25 8 5 6,75 6 5 4,75 4 1 3,75 7 9 4,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 6 2 5,50 56 36 47,00 243,743 1120

46 1898 MARUF TİLBİ 10H 21 9 18,75 8 5 6,75 5 6 3,50 3 2 2,50 7 13 3,75 6 3 5,25 2 1 1,75 4 6 2,50 56 45 44,75 243,710 1121

47 1821 ÖZGE KESMECİ 10F 19 8 17,00 11 2 10,50 8 4 7,00 5 0 5,00 3 6 1,50 5 4 4,00 5 3 4,25 56 27 49,25 243,453 1126

48 1914 RÜMEYSA KAR AL 10I 15 7 13,25 9 4 8,00 7 3 6,25 4 1 3,75 6 7 4,25 6 4 5,00 3 7 1,25 8 2 7,50 58 35 49,25 242,593 1140

49 1905 ZEYNEP S PERKTAŞ 10I 19 8 17,00 7 5 5,75 5 7 3,25 4 1 3,75 8 12 5,00 6 3 5,25 3 6 1,50 4 6 2,50 56 48 44,00 242,143 1151

50 1894 MEHMET ÖZDEMİR 10H 14 11 11,25 6 7 4,25 1 3 0,25 2 3 1,25 14 8 12,00 3 3 2,25 2 3 1,25 8 1 7,75 50 39 40,25 242,065 1154

51 1733 PİDVAN DEMİRİ 10D 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 11 10,25 6 4 5,00 2 1 1,75 9 1 8,75 46 25 39,75 241,858 1159

52 1854 İLKER ELİTAŞ 10G 17 10 14,50 12 1 11,75 6 2 5,50 1 3 0,25 6 3 5,25 6 4 5,00 1 2 0,50 4 4 3,00 53 29 45,75 241,578 1166

53 1737 NİSA DÜKANCI 10D 18 7 16,25 7 6 5,50 5 4 4,00 2 2 1,50 10 7 8,25 4 4 3,00 2 5 0,75 2 7 0,25 50 42 39,50 241,350 1167

54 1906 MEHMET AKİF GÖKTAŞ 10I 14 11 11,25 10 3 9,25 6 4 5,00 4 1 3,75 8 9 5,75 6 2 5,50 3 5 1,75 7 3 6,25 58 38 48,50 241,230 1169

55 1636 ALEYNA DONBALOĞLU 10A 18 9 15,75 7 4 6,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 6 2 5,50 3 0 3,00 7 2 6,50 55 27 48,25 241,055 1176

56 1808 RÜMEYSA ŞAHBAZ 10F 22 7 20,25 7 5 5,75 3 6 1,50 2 3 1,25 6 13 2,75 5 3 4,25 2 5 0,75 7 2 6,50 54 44 43,00 239,800 1203

57 23 AHMET MUSLU 10G 25 4 24,00 7 3 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 44 18 39,50 239,093 1209

58 1791 ÖMER CAN KISMET 10E 20 9 17,75 12 1 11,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 4 4,00 6 3 5,25 1 2 0,50 4 6 2,50 51 32 43,00 238,855 1213

                                              2 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

59 0 DOĞAN ENES 10D 20 9 17,75 8 5 6,75 5 6 3,50 1 4 0,00 10 12 7,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 52 54 38,50 238,798 1214

60 1919 BUSE KARAKIŞLA 10I 19 8 17,00 7 6 5,50 6 6 4,50 3 2 2,50 7 6 5,50 4 5 2,75 3 7 1,25 4 6 2,50 53 46 41,50 238,760 1216

61 1734 İBRAHİM REŞİD 10D 17 10 14,50 9 4 8,00 8 1 7,75 5 0 5,00 4 9 1,75 5 4 4,00 2 4 1,00 8 2 7,50 58 34 49,50 238,728 1220

62 1901 SARE NİDA KIR 10I 21 7 19,25 10 3 9,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 8 1,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 6 2,50 54 34 45,50 238,640 1223

63 1908 İREM ATAM 10I 17 10 14,50 5 6 3,50 5 4 4,00 5 0 5,00 9 10 6,50 5 4 4,00 3 6 1,50 4 1 3,75 53 41 42,75 238,628 1224

64 1864 BETÜL TOSUN 10G 22 6 20,50 9 2 8,50 2 5 0,75 4 1 3,75 5 10 2,50 4 3 3,25 2 0 2,00 2 5 0,75 50 32 42,00 238,500 1225

65 1769 ZEYNEP URHAN 10E 18 7 16,25 9 4 8,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 10 2,50 8 2 7,50 1 1 0,75 5 5 3,75 54 32 46,00 237,123 1248

66 1916 AYŞENUR ALTUN 10I 19 8 17,00 7 6 5,50 5 3 4,25 4 1 3,75 7 7 5,25 4 4 3,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 51 43 40,25 235,743 1274

67 1772 HASAN KORKULU 10E 20 6 18,50 11 2 10,50 2 2 1,50 3 2 2,50 7 6 5,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 6 0,50 46 32 38,00 235,705 1275

68 1837 FATİH AYDÖNER 10G 21 8 19,00 10 3 9,25 6 5 4,75 4 1 3,75 4 16 0,00 6 4 5,00 2 8 0,00 5 5 3,75 58 50 45,50 235,138 1282

69 1674 ESRA BİTKİN 10B 22 5 20,75 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 6 13 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 3 6 1,50 50 41 39,75 234,735 1292

70 1754 FURKAN AKKUŞ 10D 20 9 17,75 6 7 4,25 4 8 2,00 1 4 0,00 9 10 6,50 6 4 5,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 51 54 37,50 234,548 1296

71 1722 HATİCE ÇELİK 10C 21 9 18,75 9 4 8,00 9 3 8,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 3 5 1,75 7 3 6,25 54 33 45,75 234,290 1303

72 1785 AYCAN SUDE ŞEN 10E 26 4 25,00 7 6 5,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 6 2,50 46 29 38,75 234,110 1306

73 1829 GİZEM KIŞLIOĞLU 10A 18 10 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 4 0 4,00 5 2 4,50 3 7 1,25 1 4 0,00 5 5 3,75 51 37 41,75 233,585 1313

74 1845 M SALİH TEBER 10G 17 10 14,50 8 5 6,75 5 6 3,50 3 2 2,50 10 8 8,00 4 5 2,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 49 45 37,75 233,545 1315

75 1778 ESMA EKMEN 10E 18 12 15,00 6 7 4,25 4 6 2,50 5 0 5,00 8 9 5,75 5 5 3,75 0 7 -1,75 7 3 6,25 53 49 40,75 233,405 1318

76 1655 ABDURRAHMAN TÜRKOĞLU10A 19 10 16,50 11 2 10,50 6 6 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 8 2 7,50 2 7 0,25 5 5 3,75 55 36 46,00 231,955 1343

77 1745 SILA KIZILTAŞ 10D 19 10 16,50 9 3 8,25 3 5 1,75 3 2 2,50 8 12 5,00 5 5 3,75 0 5 -1,25 4 6 2,50 51 48 39,00 231,215 1358

78 1814 BÜŞRA NUR EMİR 10F 22 3 21,25 8 3 7,25 3 3 2,25 4 0 4,00 4 5 2,75 1 3 0,25 4 2 3,50 46 19 41,25 231,128 1361

79 1828 MUHAMMET SÖNMEZ 10G 14 7 12,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 9 3 8,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 8 2 7,50 45 24 39,00 230,528 1376

80 1817 ZEYNEP ALICI 10F 17 8 15,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 1 3,75 5 4 4,00 8 1 7,75 3 3 2,25 4 5 2,75 49 28 42,00 230,168 1386

81 67 NİLÜFER ARIK 10I 19 7 17,25 7 6 5,50 5 6 3,50 4 1 3,75 6 5 4,75 5 4 4,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 48 42 37,50 229,263 1402

82 22 ÖZGE KARATAŞ 10B 22 8 20,00 4 6 2,50 5 6 3,50 3 2 2,50 5 14 1,50 6 4 5,00 4 3 3,25 3 6 1,50 52 49 39,75 229,048 1410

83 1645 KARDELEN BAYIRKAN 10A 21 9 18,75 10 3 9,25 7 5 5,75 4 1 3,75 2 9 -0,25 5 5 3,75 0 8 -2,00 5 5 3,75 54 45 42,75 228,630 1415

84 1812 ÖMER CANDAN 10F 19 9 16,75 8 3 7,25 6 4 5,00 1 3 0,25 6 7 4,25 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 49 43 38,25 228,008 1424

85 1915 OMAR ALİBRAHİM 10I 15 9 12,75 4 2 3,50 7 3 6,25 7 6 5,50 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 49 32 41,00 227,658 1433

86 64 İCLAL SABIR 10I 19 5 17,75 10 3 9,25 3 4 2,00 1 3 0,25 5 7 3,25 2 6 0,50 3 4 2,00 4 3 3,25 47 35 38,25 226,998 1448

87 1747 AYDIN ÇAKA 10D 20 6 18,50 11 2 10,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 9 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 44 24 38,00 226,998 1448
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

88 1889 YUNUS ÇALIŞKAN 10H 18 12 15,00 7 6 5,50 2 6 0,50 8 9 5,75 6 4 5,00 1 4 0,00 7 3 6,25 49 44 38,00 226,950 1450

89 1760 AYŞENUR DEMEZ 10D 19 10 16,50 10 3 9,25 4 1 3,75 8 13 4,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 46 37 36,75 226,153 1463

90 56 MERYEM TEKBAŞ 10E 16 9 13,75 9 4 8,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 7 3,25 6 3 5,25 1 1 0,75 5 5 3,75 50 32 42,00 225,983 1465

91 1934 MERYEM DÖĞEL 10I 23 6 21,50 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 3 2,25 44 25 37,75 225,933 1466

92 47 YUSUF GÜRCÜLER 10A 20 10 17,50 10 3 9,25 5 0 5,00 6 14 2,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 6 -0,50 48 39 38,25 224,645 1488

93 1918 AYÇA AKGÜN 10I 24 6 22,50 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 42 26 35,50 224,100 1502

94 1643 YUSUF NAİF ÖZTAŞ 10A 13 4 12,00 10 2 9,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 6 4,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 45 17 40,75 223,630 1513

95 27 SEFAKIROĞLU 10C 19 7 17,25 9 3 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 3 9 0,75 2 7 0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 50 38 40,50 223,410 1518

96 1712 MUSTAFA CİHAN SAKIR 10C 17 13 13,75 9 4 8,00 6 6 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 8 0,00 7 1 6,75 0 7 -1,75 49 40 39,00 222,633 1534

97 1873 ÜMMÜ DEVECİ 10H 15 13 11,75 8 5 6,75 5 6 3,50 4 1 3,75 9 11 6,25 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 6 2,50 51 53 37,75 222,178 1546

98 1891 CİHAN BAĞRIYANIK 10H 16 4 15,00 10 3 9,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 5 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 44 24 38,00 221,978 1549

99 1877 OSMAN KABCAK 10H 11 19 6,25 5 8 3,00 3 9 0,75 3 2 2,50 14 12 11,00 8 2 7,50 4 6 2,50 5 5 3,75 53 63 37,25 221,930 1550

100 1895 NADİR YAPAR 10H 13 6 11,50 7 6 5,50 5 2 4,50 2 2 1,50 7 6 5,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 5 2 4,50 46 28 39,00 221,265 1567

101 1666 FATMA PERKTAŞ 10B 21 7 19,25 4 5 2,75 4 6 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 45 38 35,50 220,758 1578

102 1735 BEKİR KAAN KÜÇÜK 10D 18 11 15,25 9 4 8,00 1 2 0,50 8 11 5,25 4 6 2,50 4 3 3,25 44 37 34,75 220,113 1588

103 1929 AHMET ÖZCAN 10I 13 12 10,00 5 5 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 8 4 7,00 5 4 4,00 2 5 0,75 7 3 6,25 47 37 37,75 219,725 1599

104 1746 AYSUDA KIZILTAŞ 10D 17 10 14,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 8 13 4,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 6 4 5,00 46 41 35,75 219,208 1604

105 1710 MERYEM UÇAR 10C 20 7 18,25 9 4 8,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 43 19 38,25 218,878 1610

106 1736 İLKNUR BİLGİLİ 10D 20 6 18,50 8 5 6,75 4 8 2,00 2 3 1,25 5 15 1,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 49 50 36,50 218,835 1611

107 1782 FURKAN KARDEŞ 10E 8 7 6,25 9 4 8,00 3 5 1,75 1 1 0,75 13 6 11,50 3 2 2,50 4 3 3,25 41 28 34,00 217,940 1627

108 1776 SELAHATTİN ATEŞ 10E 9 3 8,25 9 4 8,00 3 3 2,25 1 1 0,75 11 6 9,50 3 1 2,75 4 3 3,25 40 21 34,75 217,858 1630

109 1706 HANİFİ BEKMEZ 10C 18 9 15,75 9 4 8,00 8 3 7,25 4 1 3,75 2 19 -2,75 5 5 3,75 4 6 2,50 7 3 6,25 57 50 44,50 217,610 1637

110 1688 HÜSEYİN SAVCI 10B 21 7 19,25 2 6 0,50 4 6 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 41 32 33,00 217,328 1645

111 1852 BETÜLİREM GÜRDAL 10G 17 7 15,25 6 6 4,50 5 3 4,25 2 2 1,50 5 9 2,75 7 3 6,25 0 5 -1,25 5 5 3,75 47 40 37,00 217,133 1652

112 1744 CAN POLAT 10D 16 14 12,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 8 2 7,50 49 29 41,75 216,643 1662

113 1925 SENA ALKAN 10I 21 8 19,00 3 10 0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 3 3,25 42 33 33,75 215,915 1675

114 1832 DUYGU GÖK 10B 22 8 20,00 4 9 1,75 5 7 3,25 3 2 2,50 4 13 0,75 3 7 1,25 3 4 2,00 4 6 2,50 48 56 34,00 215,335 1684

115 1781 RUMEYSA BİLİR 10E 16 6 14,50 6 3 5,25 4 3 3,25 4 1 3,75 5 7 3,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 6 2,50 43 33 34,75 212,970 1727

116 1825 NURCAN PULA T 10G 15 15 11,25 8 5 6,75 6 6 4,50 4 1 3,75 7 23 1,25 5 5 3,75 6 4 5,00 6 4 5,00 57 63 41,25 212,663 1733
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

117 1705 HÜSEYİN DOLAP 10C 19 10 16,50 10 3 9,25 5 7 3,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 2 4 1,00 5 2 4,50 48 40 38,00 212,268 1738

118 1868 ESRA FAKI EFK 10H 17 12 14,00 9 4 8,00 5 7 3,25 4 1 3,75 5 17 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 53 58 38,50 211,975 1742

119 1742 TUĞÇE NUR KAYA 10D 17 11 14,25 5 5 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 6 12 3,00 1 8 -1,00 5 2 4,50 5 5 3,75 47 48 35,00 211,790 1745

120 1803 SILA ERGİN 10F 19 10 16,50 7 6 5,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 6 0,50 2 5 0,75 4 5 2,75 45 44 34,00 211,313 1753

121 1790 SILA GÖK 10E 17 6 15,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 39 21 33,75 210,980 1762

122 1702 HALİME KOZALAK 10C 17 10 14,50 10 3 9,25 2 8 0,00 3 2 2,50 7 8 5,00 3 6 1,50 2 5 0,75 0 10 -2,50 44 52 31,00 210,953 1763

123 1886 FEVZİ ÇİNKAY 10H 11 16 7,00 10 3 9,25 6 6 4,50 3 2 2,50 7 5 5,75 7 3 6,25 1 9 -1,25 5 4 4,00 50 48 38,00 210,818 1770

124 1675 BAŞAK ŞEN 10B 14 13 10,75 6 7 4,25 8 3 7,25 5 0 5,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 3 2,25 6 4 5,00 49 41 38,75 210,793 1773

125 63 MOHAMMAD ALALİ 10E 15 8 13,00 6 7 4,25 6 4 5,00 1 4 0,00 7 8 5,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 44 45 32,75 210,500 1782

126 1890 EMİNE NUR GÜN 10H 18 10 15,50 7 6 5,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 10 2,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 6 2,50 45 47 33,25 210,138 1792

127 1794 RUMEYSA BAYANA 10E 19 9 16,75 9 4 8,00 8 4 7,00 1 4 0,00 2 10 -0,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 4 5,00 48 47 36,25 209,953 1798

128 1885 EMRE TÜRKMEN 10H 16 9 13,75 6 3 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 8 13 4,75 6 1 5,75 1 3 0,25 3 5 1,75 43 43 32,25 209,833 1803

129 1641 AYŞENUR SONGÜR 10A 17 12 14,00 4 9 1,75 8 4 7,00 3 2 2,50 4 7 2,25 3 6 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 47 47 35,25 209,545 1812

130 1669 MUSTAFA EMİN ERGİN 10B 17 7 15,25 8 0 8,00 4 2 3,50 3 1 2,75 5 9 2,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 41 34 32,50 209,118 1818

131 1783 ELİF 10E 18 10 15,50 7 4 6,00 2 7 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 2 1 1,75 5 3 4,25 44 29 36,75 208,930 1825

132 1740 ŞEVVAL GÖGEBAKAN 10D 15 11 12,25 9 3 8,25 3 2 2,50 8 13 4,75 0 7 -1,75 3 4 2,00 6 4 5,00 44 44 33,00 208,808 1826

133 1887 RUVEYDA URVE DOĞAN10H 17 11 14,25 6 7 4,25 6 4 5,00 5 0 5,00 4 8 2,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 46 47 34,25 207,960 1852

134 1774 YASEMEN ZÜVEYKLİ 10E 16 12 13,00 7 6 5,50 5 7 3,25 4 1 3,75 5 7 3,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 45 45 33,75 207,678 1857

135 1647 RUKİYE ERGİN 10A 14 11 11,25 9 2 8,50 4 7 2,25 5 0 5,00 6 8 4,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 43 35 34,25 207,625 1860

136 1822 ZEMZEM TUFEK 10F 21 9 18,75 6 7 4,25 5 7 3,25 3 2 2,50 2 6 0,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 7 1,25 43 46 31,50 207,340 1862

137 1875 KEZBAN ERKE 10H 16 11 13,25 9 4 8,00 7 4 6,00 1 4 0,00 4 11 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 5 3 4,25 48 48 36,00 206,755 1871

138 1672 MUSTAFA KÜÇÜK 10B 19 11 16,25 4 6 2,50 4 8 2,00 5 0 5,00 5 14 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 44 49 31,75 205,163 1904

139 1815 NURSENA CENGİ Z 10F 16 11 13,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 7 3,25 5 2 4,50 0 6 -1,50 6 4 5,00 41 34 32,50 204,950 1907

140 1833 AYŞEGÜL KÖSE 10G 19 11 16,25 8 5 6,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 6 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 42 36 33,00 203,645 1940

141 1727 BESTAMİ KRTK 10C 18 7 16,25 8 4 7,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 5 1,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 7 -0,75 39 35 30,25 203,435 1947

142 1676 EMİNE DEVECİ 10B 20 8 18,00 7 6 5,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 42 43 31,25 203,275 1949

143 1695 EŞE KAYA 10B 19 4 18,00 7 3 6,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 40 29 32,75 203,215 1951

144 1813 SAADET DENİZOĞLU 10F 12 11 9,25 8 5 6,75 5 3 4,25 2 2 1,50 6 11 3,25 4 4 3,00 3 2 2,50 6 3 5,25 46 41 35,75 203,103 1956

145 1896 MELEK ŞEN 10H 15 11 12,25 5 7 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 4 3 3,25 7 1 6,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 41 35 32,25 202,203 1970
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

146 1659 METİN CENGİZ 10A 15 9 12,75 6 5 4,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 5 3,75 3 5 1,75 5 5 3,75 43 40 33,00 201,858 1980

147 1773 ÖZGÜR DENİ ZÇAĞLI 10E 15 15 11,25 6 7 4,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 7 3 6,25 1 6 -0,50 6 4 5,00 46 46 34,50 200,955 1995

148 1871 HAYRUNNİSA SARUHAN10H 18 9 15,75 6 5 4,75 4 4 3,00 5 0 5,00 2 12 -1,00 3 5 1,75 1 7 -0,75 6 4 5,00 45 46 33,50 200,363 2010

149 1644 SALİH ÖZTÜRK 10A 15 13 11,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 5 3,75 8 2 7,50 0 7 -1,75 3 7 1,25 40 36 31,00 200,270 2013

150 0 DERYA TUFEK 10B 19 5 17,75 2 5 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 3 8 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 36 31 28,25 199,333 2031

151 1761 İLAYDA SAVAŞIR 10D 19 9 16,75 5 8 3,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 5 4 4,00 40 43 29,25 198,585 2061

152 1851 İLAYDA NUR KORKMAZ 10G 15 12 12,00 5 6 3,50 2 5 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 5 5 3,75 6 4 5,00 6 4 5,00 45 42 34,50 198,325 2065

153 1762 MUSTAFA KONYALI 10D 14 13 10,75 6 7 4,25 5 7 3,25 4 1 3,75 7 12 4,00 4 5 2,75 2 5 0,75 2 5 0,75 44 55 30,25 197,840 2073

154 1841 HAKAN DEDEOĞLU 10F 17 12 14,00 6 7 4,25 4 7 2,25 2 3 1,25 5 10 2,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 39 42 28,50 196,488 2098

155 1799 SÜMEYYE YAYAN 10F 14 15 10,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 8 10 5,50 2 8 0,00 2 6 0,50 2 7 0,25 42 57 27,75 196,455 2099

156 1664 ORÇUN ARDA BİLEK 10B 15 15 11,25 8 5 6,75 3 9 0,75 5 0 5,00 8 11 5,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 42 61 26,75 196,233 2101

157 1708 AYSUN GÖGEBAKAN 10C 19 7 17,25 8 4 7,00 4 4 3,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 37 29 29,75 196,155 2105

158 1811 EDA GÜL EROL 10F 17 9 14,75 8 5 6,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 7 0,25 37 31 29,25 196,070 2112

159 1757 NUR ÇOLAK 10D 17 11 14,25 5 7 3,25 3 2 2,50 2 4 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 5 3 4,25 39 34 30,50 195,953 2115

160 1766 ERAY KORKMAZ 10E 17 12 14,00 5 8 3,00 4 8 2,00 2 3 1,25 5 13 1,75 4 6 2,50 3 2 2,50 4 6 2,50 44 58 29,50 195,843 2120

161 1830 SILA İDEM 10A 14 6 12,50 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 8 2 7,50 3 6 1,50 4 6 2,50 41 36 32,00 195,160 2134

162 1824 Ş K 10F 18 12 15,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 3 3 2,25 3 6 1,50 3 7 1,25 34 38 24,50 194,913 2140

163 1694 AYŞEGÜL YILMAZ KHAN10B 18 12 15,00 3 7 1,25 4 8 2,00 5 0 5,00 5 15 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 6 0,50 42 55 28,25 194,505 2148

164 36 EREN  GÜNAY 10C 15 7 13,25 5 3 4,25 5 2 4,50 1 2 0,50 3 13 -0,25 8 2 7,50 1 3 0,25 3 3 2,25 41 35 32,25 193,920 2165

165 1639 NURGÜL ÇAĞLI 10A 16 14 12,50 5 8 3,00 2 10 -0,50 5 0 5,00 5 8 3,00 2 8 0,00 2 8 0,00 6 4 5,00 43 60 28,00 193,615 2173

166 1677 YUSUF CAN ÖZGÜN 10F 14 9 11,75 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 8 1,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 27 31,25 193,095 2186

167 1720 KUZEY YALÇIN 10C 18 12 15,00 11 2 10,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 3 16 -1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 2 8 0,00 44 54 30,50 192,580 2200

168 1651 CEREN UÇAR 10A 12 11 9,25 6 4 5,00 3 1 2,75 5 7 3,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 38 29 30,75 192,450 2202

169 1699 TUĞÇE ÇALIŞKAN 10C 16 12 13,00 7 6 5,50 4 8 2,00 3 2 2,50 5 5 3,75 2 5 0,75 5 5 3,75 42 43 31,25 192,318 2207

170 1697 ABDURAHMAN AKSOY 10B 20 10 17,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 31 26,25 191,930 2219

171 1738 MERYEM TOKTAY 10D 13 15 9,25 9 4 8,00 9 3 8,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 7 -0,75 5 2 4,50 3 6 1,50 44 41 33,75 191,920 2220

172 1678 FURKAN MUMCU 10F 13 12 10,00 6 5 4,75 2 9 -0,25 1 0 1,00 9 7 7,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 35 46 23,50 191,900 2222

173 1843 MÜSLÜM KILIÇ 10G 13 14 9,50 7 5 5,75 4 5 2,75 1 3 0,25 6 13 2,75 7 3 6,25 2 6 0,50 4 4 3,00 44 53 30,75 191,665 2231

174 1792 MEHMET CAN ANKAY 10E 14 16 10,00 6 7 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 6 6 4,50 2 8 0,00 5 5 3,75 39 48 27,00 190,873 2250
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

175 1883 HARUN AKAY 10H 17 13 13,75 4 9 1,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 10 20 5,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 5 5 3,75 42 78 22,50 190,688 2257

176 1846 MUSTAFA DEMİRBÜKEN10G 18 8 16,00 8 0 8,00 2 10 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 33 29 25,75 190,445 2264

177 1753 AKİF KEKEÇ 10D 18 10 15,50 5 7 3,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00 35 33 26,75 189,060 2295

178 1649 FİDAN * KEK 10A 15 7 13,25 6 5 4,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 6 2 5,50 36 33 27,75 186,970 2341

179 1865 MUSTAFA KARUKO 10G 13 15 9,25 6 5 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 10 1,50 3 2 2,50 3 5 1,75 4 3 3,25 41 43 30,25 186,893 2346

180 1874 ŞİLAN KOŞUN 10H 17 10 14,50 5 1 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 7 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 5 1,75 34 32 26,00 185,765 2371

181 1637 RABİA İMER 10A 12 12 9,00 4 7 2,25 2 5 0,75 3 1 2,75 5 7 3,25 6 0 6,00 2 3 1,25 3 2 2,50 37 37 27,75 185,655 2376

182 1835 CEYDA NUR HALK 10G 14 16 10,00 7 6 5,50 2 10 -0,50 5 0 5,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 7 3 6,25 44 51 31,25 185,538 2378

183 1725 UMUT ALCAN 10C 16 8 14,00 10 2 9,50 5 7 3,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 7 0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 38 43 27,25 184,990 2391

184 1668 BETÜL İREM MUCUK 10B 11 16 7,00 6 7 4,25 8 3 7,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 5 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 43 40 33,00 184,945 2394

185 1876 HÜSEYİN MÜLAYİM 10H 12 18 7,50 5 8 3,00 5 7 3,25 2 3 1,25 5 6 3,50 7 3 6,25 2 8 0,00 5 5 3,75 43 58 28,50 184,830 2396

186 0 NURTEN CAN 10E 16 11 13,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 8 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 32 31 24,25 184,585 2403

187 1798 ALEYNA KOÇAK 10E 16 13 12,75 1 10 -1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 6 2,50 4 5 2,75 4 2 3,50 4 5 2,75 37 51 24,25 183,903 2421

188 1748 MERVE CELİK 10D 17 12 14,00 5 7 3,25 2 8 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 35 43 24,25 183,780 2426

189 1834 EMİNE KARTAN 10G 10 7 8,25 7 4 6,00 3 6 1,50 1 2 0,50 6 7 4,25 4 5 2,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 37 45 25,75 183,568 2433

190 1698 MİNE İBİŞ 10C 14 13 10,75 6 7 4,25 5 5 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 2 1 1,75 3 6 1,50 38 37 28,75 182,928 2453

191 38 BEYZA EMİNE BEBEK 10F 16 12 13,00 7 5 5,75 2 6 0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 5 5 3,75 0 4 -1,00 3 7 1,25 38 48 26,00 182,613 2460

192 1667 BESTAMİ GNGR 10B 16 13 12,75 6 7 4,25 3 5 1,75 3 2 2,50 3 9 0,75 4 3 3,25 35 39 25,25 182,078 2473

193 1673 EBRU CİRNOOĞLU 10B 17 12 14,00 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 5 2,75 36 57 21,75 181,510 2486

194 1765 TUĞBA ECE KARAOĞLU10D 14 15 10,25 10 3 9,25 8 2 7,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 39 40 29,00 181,163 2493

195 1867 MERVE SARRAÇ 10H 11 9 8,75 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 6 10 3,50 4 4 3,00 2 4 1,00 4 5 2,75 36 43 25,25 181,080 2495

196 1714 ESRA TANRIVERDİ 10C 17 13 13,75 6 6 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 5 2,75 32 30 24,50 180,470 2510

197 1787 ZEYNEP BİNER 10E 16 14 12,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 6 11 3,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 32 44 21,00 180,308 2514

198 1632 MEHMET ÖMER KARATUN10A 14 15 10,25 8 4 7,00 5 4 4,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 5 5 3,75 40 46 28,50 180,160 2516

199 1690 ABDULVAHAP YEŞİL 10B 14 13 10,75 4 8 2,00 5 7 3,25 3 2 2,50 4 14 0,50 3 5 1,75 3 3 2,25 5 4 4,00 41 56 27,00 180,058 2521

200 1654 SİNEM ZIBA 10A 16 13 12,75 7 6 5,50 5 6 3,50 5 0 5,00 3 21 -2,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 45 67 28,25 179,733 2528

201 1818 OSMAN SAMET ANDIÇ 10F 15 14 11,50 5 7 3,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 4 11 1,25 6 4 5,00 1 3 0,25 3 3 2,25 37 51 24,25 177,988 2557

202 1630 RABİA ANKAY 10A 15 13 11,75 5 8 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 6 3 5,25 2 8 0,00 5 5 3,75 38 51 25,25 177,470 2571

203 1805 EMRULLAH EMİR 10F 16 11 13,25 6 3 5,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 29 26 22,50 177,133 2584
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

204 1656 HATİCE ÇİFTCİ 10A 16 9 13,75 3 3 2,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 5 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 24 22,00 175,890 2614

205 1872 ÖZLEM GÜNDEŞLİ 10H 13 13 9,75 5 4 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 33 33 24,75 175,283 2626

206 1827 CANSUÖZ MEZARCI 10G 12 18 7,50 5 8 3,00 5 7 3,25 3 2 2,50 2 8 0,00 7 2 6,50 3 7 1,25 6 4 5,00 43 56 29,00 175,263 2627

207 1796 HARUN KOÇAK 10E 17 13 13,75 6 6 4,50 4 8 2,00 1 4 0,00 4 20 -1,00 4 5 2,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 41 71 23,25 174,668 2644

208 1696 SAMET ALĞAN 10B 15 12 12,00 10 3 9,25 3 5 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 32 30 24,50 174,148 2653

209 1848 HATİCE AYMAZ 10G 17 13 13,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 29 27 22,25 173,725 2666

210 1823 FATMA BOZ 10F 16 12 13,00 4 9 1,75 1 11 -1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 5 2,75 3 7 1,25 5 5 3,75 37 54 23,50 172,938 2679

211 1650 HARUN YAHYA KARACA10A 14 13 10,75 8 4 7,00 3 9 0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 3 4 2,00 4 5 2,75 38 51 25,25 172,795 2682

212 1855 EDA OKÇU 10G 15 6 13,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 25 14 21,50 172,288 2692

213 1839 SABRİ KEL 10F 10 8 8,00 8 1 7,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 3 4,25 1 0 1,00 2 3 1,25 31 21 25,75 171,975 2703

214 1629 YASİN BURAK ÇİÇEK 10A 12 15 8,25 6 5 4,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 6 1,50 3 6 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 35 44 24,00 171,685 2707

215 1633 TİMUR ASİL 10A 11 4 10,00 4 7 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 6 3 5,25 2 6 0,50 4 6 2,50 31 31 23,25 169,710 2765

216 1880 VETHA EMİRDAĞ 10H 15 8 13,00 4 9 1,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 4 5 2,75 32 37 22,75 169,498 2768

217 1709 MEH ET KINALI 10C 12 18 7,50 7 6 5,50 4 4 3,00 3 1 2,75 3 9 0,75 5 3 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 37 50 24,50 169,273 2780

218 1703 EDA NUR AYBEK 10C 13 14 9,50 5 3 4,25 7 4 6,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 4 2,00 34 40 24,00 169,110 2783

219 1657 BEYZANUR VAN 10A 15 15 11,25 6 7 4,25 2 7 0,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 8 2 7,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 37 51 24,25 168,515 2801

220 1749 SUPHİBOZDUMAN 10D 13 15 9,25 4 8 2,00 6 6 4,50 2 3 1,25 6 24 0,00 6 4 5,00 0 9 -2,25 5 5 3,75 42 74 23,50 168,303 2806

221 1726 GÖZDE DAVUK 10C 15 12 12,00 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 2 5 0,75 4 6 2,50 32 47 20,25 168,133 2813

222 1652 AHMET GÜLER 10A 12 13 8,75 8 5 6,75 5 7 3,25 1 4 0,00 1 8 -1,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 5 5 3,75 38 52 25,00 167,445 2830

223 1680 MCT YLMZR 10F 14 10 11,50 8 5 6,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 29 31 21,25 167,213 2836

224 1847 SEMANUR TEKEŞ 10G 14 14 10,50 5 8 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 14 0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 4 5 2,75 36 60 21,00 167,175 2837

225 39 ZELİŞ  CILBAK 10D 12 7 10,25 6 1 5,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 28 24 22,00 167,010 2841

226 1692 AEMRE SSAVŞŞIRA 10B 17 13 13,75 3 6 1,50 4 8 2,00 3 2 2,50 5 25 -1,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 38 73 19,75 166,978 2842

227 124 KARDELEN ÖZTÜRK 10C 12 14 8,50 5 4 4,00 5 5 3,75 2 2 1,50 1 10 -1,50 5 4 4,00 2 3 1,25 5 3 4,25 37 45 25,75 166,660 2851

228 1838 AYŞENAZ ÇELİK 10G 15 14 11,50 8 5 6,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 17 -1,25 2 2 1,50 33 45 21,75 166,553 2852

229 62 HÜSEYİN ŞANVERDİ 10A 12 18 7,50 10 3 9,25 2 10 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 7 1,25 2 6 0,50 5 5 3,75 38 55 24,25 166,475 2856

230 1866 KÜBRA YÜRÜK 10G 15 11 12,25 8 2 7,50 23 13 19,75 166,298 2860

231 1730 İBRAHİM URHAN 10C 13 14 9,50 8 4 7,00 1 11 -1,75 1 4 0,00 3 9 0,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 6 4 5,00 35 58 20,50 164,853 2890

232 1716 MAHMUT SEFA KEKEÇ 10C 12 13 8,75 2 3 1,25 3 4 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 27 28 20,00 164,825 2891
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

233 1863 HÜSEYİN KUMRU 10G 13 8 11,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 6 13 2,75 5 2 4,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 27 46 15,50 163,465 2918

234 1732 FATİH  ABAY 10D 10 17 5,75 4 9 1,75 6 6 4,50 2 3 1,25 3 5 1,75 4 6 2,50 3 3 2,25 4 6 2,50 36 55 22,25 163,298 2923

235 1820 ZEYNEP ERGİN 10F 9 15 5,25 5 3 4,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 5 2,75 4 4 3,00 28 28 21,00 163,285 2924

236 1893 CANSU GÖKTAŞ 10H 13 15 9,25 4 8 2,00 4 4 3,00 1 4 0,00 5 15 1,25 1 7 -0,75 1 8 -1,00 6 4 5,00 35 65 18,75 162,368 2951

237 1775 MUSA KARAT* 10E 10 16 6,00 2 5 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 6 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 5 5 3,75 30 39 20,25 162,083 2956

238 1718 ELİF DAĞCI 10C 12 14 8,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 26 38 16,50 161,533 2973

239 1859 GÜRKAN YILDIRIM 10G 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 18 4,50 4 6 2,50 3 4 2,00 3 7 1,25 32 57 17,75 160,348 2999

240 1646 HASAN ŞANVERDİ 10A 11 18 6,50 8 5 6,75 3 7 1,25 1 3 0,25 3 12 0,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 37 60 22,00 159,258 3019

241 1679 ALİ YILDIRIM 10F 11 12 8,00 7 3 6,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 3 1 2,75 28 26 21,50 159,258 3019

242 1763 MİNE ŞAHİNO 10D 10 11 7,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 26 26 19,50 159,253 3021

243 1750 NEZAHAT KÖROĞLU 10D 11 18 6,50 5 8 3,00 6 6 4,50 2 3 1,25 5 20 0,00 6 4 5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 40 74 21,50 158,378 3037

244 1663 MERVE BALAKAN 10B 13 15 9,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 3 6 1,50 31 58 16,50 158,275 3041

245 1752 ÖMER KADİR BOLA 10D 12 18 7,50 5 8 3,00 4 8 2,00 3 2 2,50 3 12 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 37 68 20,00 157,475 3050

246 1870 ZEVNEP *T İN 10H 12 16 8,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 31 47 19,25 154,938 3099

247 1777 KÜBRA NUR ATMACA 10E 13 13 9,75 5 7 3,25 4 8 2,00 5 0 5,00 1 25 -5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 7 1 6,75 41 68 24,00 154,713 3107

248 1729 SAMET ERGİN 10C 10 5 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 23 18 18,50 154,628 3110

249 1723 İKBAL KÜPELİ 10C 13 11 10,25 4 3 3,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 154,410 3118

250 1797 AHMET MELİH PERKTAŞ10E 10 15 6,25 5 6 3,50 4 7 2,25 0 5 -1,25 10 20 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 80 12,00 153,880 3131

251 1728 HATİCE TAŞ 10C 12 17 7,75 5 8 3,00 2 9 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 31 57 16,75 152,815 3151

252 1700 ESRA İĞDE 10C 11 14 7,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 5 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 25 40 15,00 152,403 3161

253 54 BEKİR BERKE GÜNEL 10C 12 13 8,75 5 8 3,00 3 8 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 29 50 16,50 152,040 3169

254 0 MUSAAFA ŞULAN 10A 12 15 8,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 2 0 2,00 3 14 -0,50 1 7 -0,75 2 8 0,00 3 4 2,00 31 58 16,50 150,805 3197

255 1758 DENİZ HATAY 10D 12 17 7,75 4 8 2,00 6 6 4,50 1 3 0,25 3 19 -1,75 6 4 5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 37 72 19,00 150,558 3204

256 1884 SUDE ÖKSÜZ 10H 9 16 5,00 6 6 4,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 4 14 0,50 5 4 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 33 58 18,50 150,155 3213

257 1849 FATİH BAĞDAT 10G 10 15 6,25 3 7 1,25 4 6 2,50 0 3 -0,75 5 18 0,50 2 7 0,25 5 4 4,00 3 5 1,75 32 65 15,75 147,048 3273

258 1693 HATİCE SAVCI 10B 12 14 8,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 3 1,25 2 8 0,00 2 5 0,75 3 7 1,25 4 5 2,75 28 57 13,75 146,218 3289

259 1860 HAVVAGÜL ASİLTÜRK 10G 11 11 8,25 3 7 1,25 5 4 4,00 1 4 0,00 3 15 -0,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 3 6 1,50 29 58 14,50 145,708 3301

260 1704 ESMA NUR KAYA 10C 11 14 7,50 2 8 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 6 1,50 23 36 14,00 144,825 3317

261 1653 PINARÜNLÜ 10A 11 15 7,25 4 9 1,75 1 10 -1,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 1 4 0,00 3 5 1,75 26 48 14,00 143,785 3345
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR

262 1861 NAZLI SENA BALAKAN 10G 10 17 5,75 4 7 2,25 4 4 3,00 2 2 1,50 2 12 -1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 32 62 16,50 143,473 3352

263 68 MUHAMMED ELMARUF 10C 12 18 7,50 6 7 4,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 4 25 -2,25 3 6 1,50 2 8 0,00 3 7 1,25 36 82 15,50 141,770 3382

264 1807 HÜRÜ LOP 10F 12 13 8,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 2 5 0,75 23 41 12,75 141,078 3394

265 1853 YILKAN GAYİR 10G 9 8 7,00 4 5 2,75 0 9 -2,25 2 3 1,25 5 12 2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 21 48 9,00 139,963 3409

266 1801 RABİA NUR GÜNEY 10F 5 15 1,25 3 7 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 5 7 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 5 3,75 23 40 13,00 139,473 3415

267 1869 NİSA PERKTAŞ 10H 9 20 4,00 2 11 -0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 8 -1,00 6 3 5,25 27 57 12,75 137,025 3460

268 1836 HATİCE YAREN KALIN 10G 9 14 5,50 10 3 9,25 4 5 2,75 3 2 2,50 0 12 -3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 28 49 15,75 136,758 3466

269 1711 ESRANUR KALBUR 10C 10 14 6,50 3 7 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 19 41 8,75 132,375 3519

270 0 BESTAMİ GÜNDÜZ 10G 8 21 2,75 7 6 5,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 27 52 14,00 132,198 3520

271 1658 KÜBRA AVCİ 10A 10 12 7,00 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 19 41 8,75 131,385 3532

272 1717 ÖMER KESER 10C 6 11 3,25 6 6 4,50 0 4 -1,00 3 5 1,75 15 26 8,50 130,075 3554

273 1892 GÖKÇE GÖÇMEZ 10H 9 15 5,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 22 44 11,00 129,745 3556

274 1660 SEMA CEYDA ÇINGI 10A 9 15 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 18 34 9,50 129,473 3560

275 1793 ENES MÜLAYİM 10E 8 22 2,50 7 6 5,50 4 8 2,00 2 3 1,25 3 26 -3,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 33 86 11,50 119,058 3697

276 1631 ÖKKEŞ MUTTA 10A 8 12 5,00 2 11 -0,75 1 11 -1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 18 64 2,00 117,135 3724

277 1857 ESRA TAŞIN 10G 14 14 10,50 2 11 -0,75 2 10 -0,50 2 3 1,25 6 24 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 86 10,50

278 1634 BEYZA VURAL 10A 14 16 10,00 1 12 -2,00 3 9 0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 24 68 7,00

279 1739 DAVUT ÖZBEK 10D 11 19 6,25 0 13 -3,25 0 12 -3,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 20 100 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 45 EBRU AKIN 10A 18 11 15,25 7 6 5,50 11 0 11,00 4 1 3,75 8 8 6,00 6 3 5,25 6 3 5,25 60 32 52,00 258,293 897

2 1636 ALEYNA DONBALOĞLU 10A 18 9 15,75 7 4 6,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 6 2 5,50 3 0 3,00 7 2 6,50 55 27 48,25 241,055 1176

3 1829 GİZEM KIŞLIOĞLU 10A 18 10 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 4 0 4,00 5 2 4,50 3 7 1,25 1 4 0,00 5 5 3,75 51 37 41,75 233,585 1313

4 1655 ABDURRAHMAN TÜRKOĞLU10A 19 10 16,50 11 2 10,50 6 6 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 8 2 7,50 2 7 0,25 5 5 3,75 55 36 46,00 231,955 1343

5 1645 KARDELEN BAYIRKAN 10A 21 9 18,75 10 3 9,25 7 5 5,75 4 1 3,75 2 9 -0,25 5 5 3,75 0 8 -2,00 5 5 3,75 54 45 42,75 228,630 1415

6 47 YUSUF GÜRCÜLER 10A 20 10 17,50 10 3 9,25 5 0 5,00 6 14 2,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 6 -0,50 48 39 38,25 224,645 1488

7 1643 YUSUF NAİF ÖZTAŞ 10A 13 4 12,00 10 2 9,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 6 4,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 45 17 40,75 223,630 1513

8 1641 AYŞENUR SONGÜR 10A 17 12 14,00 4 9 1,75 8 4 7,00 3 2 2,50 4 7 2,25 3 6 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 47 47 35,25 209,545 1812

9 1647 RUKİYE ERGİN 10A 14 11 11,25 9 2 8,50 4 7 2,25 5 0 5,00 6 8 4,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 43 35 34,25 207,625 1860

10 1659 METİN CENGİZ 10A 15 9 12,75 6 5 4,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 5 3,75 3 5 1,75 5 5 3,75 43 40 33,00 201,858 1980

11 1644 SALİH ÖZTÜRK 10A 15 13 11,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 5 3,75 8 2 7,50 0 7 -1,75 3 7 1,25 40 36 31,00 200,270 2013

12 1830 SILA İDEM 10A 14 6 12,50 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 8 2 7,50 3 6 1,50 4 6 2,50 41 36 32,00 195,160 2134

13 1639 NURGÜL ÇAĞLI 10A 16 14 12,50 5 8 3,00 2 10 -0,50 5 0 5,00 5 8 3,00 2 8 0,00 2 8 0,00 6 4 5,00 43 60 28,00 193,615 2173

14 1651 CEREN UÇAR 10A 12 11 9,25 6 4 5,00 3 1 2,75 5 7 3,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 38 29 30,75 192,450 2202

15 1649 FİDAN * KEK 10A 15 7 13,25 6 5 4,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 6 2 5,50 36 33 27,75 186,970 2341

16 1637 RABİA İMER 10A 12 12 9,00 4 7 2,25 2 5 0,75 3 1 2,75 5 7 3,25 6 0 6,00 2 3 1,25 3 2 2,50 37 37 27,75 185,655 2376

17 1632 MEHMET ÖMER KARATUN10A 14 15 10,25 8 4 7,00 5 4 4,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 5 5 3,75 40 46 28,50 180,160 2516

18 1654 SİNEM ZIBA 10A 16 13 12,75 7 6 5,50 5 6 3,50 5 0 5,00 3 21 -2,25 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 45 67 28,25 179,733 2528

19 1630 RABİA ANKAY 10A 15 13 11,75 5 8 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 6 3 5,25 2 8 0,00 5 5 3,75 38 51 25,25 177,470 2571

20 1656 HATİCE ÇİFTCİ 10A 16 9 13,75 3 3 2,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 5 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 24 22,00 175,890 2614

21 1650 HARUN YAHYA KARACA10A 14 13 10,75 8 4 7,00 3 9 0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 3 4 2,00 4 5 2,75 38 51 25,25 172,795 2682

22 1629 YASİN BURAK ÇİÇEK 10A 12 15 8,25 6 5 4,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 6 1,50 3 6 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 35 44 24,00 171,685 2707

23 1633 TİMUR ASİL 10A 11 4 10,00 4 7 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 6 3 5,25 2 6 0,50 4 6 2,50 31 31 23,25 169,710 2765

24 1657 BEYZANUR VAN 10A 15 15 11,25 6 7 4,25 2 7 0,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 8 2 7,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 37 51 24,25 168,515 2801

25 1652 AHMET GÜLER 10A 12 13 8,75 8 5 6,75 5 7 3,25 1 4 0,00 1 8 -1,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 5 5 3,75 38 52 25,00 167,445 2830

26 62 HÜSEYİN ŞANVERDİ 10A 12 18 7,50 10 3 9,25 2 10 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 7 1,25 2 6 0,50 5 5 3,75 38 55 24,25 166,475 2856

27 1646 HASAN ŞANVERDİ 10A 11 18 6,50 8 5 6,75 3 7 1,25 1 3 0,25 3 12 0,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 37 60 22,00 159,258 3019

28 0 MUSAAFA ŞULAN 10A 12 15 8,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 2 0 2,00 3 14 -0,50 1 7 -0,75 2 8 0,00 3 4 2,00 31 58 16,50 150,805 3197



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10A

KATILIMLAR

29 1653 PINARÜNLÜ 10A 11 15 7,25 4 9 1,75 1 10 -1,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 1 4 0,00 3 5 1,75 26 48 14,00 143,785 3345

30 1658 KÜBRA AVCİ 10A 10 12 7,00 2 8 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 19 41 8,75 131,385 3532

31 1660 SEMA CEYDA ÇINGI 10A 9 15 5,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 18 34 9,50 129,473 3560

32 1631 ÖKKEŞ MUTTA 10A 8 12 5,00 2 11 -0,75 1 11 -1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 18 64 2,00 117,135 3724

33 1634 BEYZA VURAL 10A 14 16 10,00 1 12 -2,00 3 9 0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 24 68 7,00
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 1683 KEVSER KEKEÇ 10B 23 3 22,25 10 2 9,50 6 3 5,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 1 4,75 3 6 1,50 8 2 7,50 66 24 60,00 287,840 596

2 1689 EDA AÇIKGÖZ 10B 22 6 20,50 6 5 4,75 4 5 2,75 4 1 3,75 11 6 9,50 6 4 5,00 3 5 1,75 5 4 4,00 61 36 52,00 279,228 690

3 1687 H K N AK R 10B 23 4 22,00 8 5 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 2 7 0,25 8 2 7,50 57 24 51,00 259,630 876

4 0 HUNUR SAYAR 10B 20 9 17,75 10 3 9,25 6 4 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 4 1,00 5 2 4,50 58 25 51,75 258,645 891

5 1671 A SILA BALIK 10B 21 9 18,75 8 5 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 7 1,25 8 2 7,50 57 30 49,50 251,670 990

6 1661 SAMET ÖZTÜRK 10B 21 7 19,25 11 1 10,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 6 3 5,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 52 24 46,00 246,783 1065

7 1674 ESRA BİTKİN 10B 22 5 20,75 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 6 13 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 3 6 1,50 50 41 39,75 234,735 1292

8 22 ÖZGE KARATAŞ 10B 22 8 20,00 4 6 2,50 5 6 3,50 3 2 2,50 5 14 1,50 6 4 5,00 4 3 3,25 3 6 1,50 52 49 39,75 229,048 1410

9 1666 FATMA PERKTAŞ 10B 21 7 19,25 4 5 2,75 4 6 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 45 38 35,50 220,758 1578

10 1688 HÜSEYİN SAVCI 10B 21 7 19,25 2 6 0,50 4 6 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 41 32 33,00 217,328 1645

11 1832 DUYGU GÖK 10B 22 8 20,00 4 9 1,75 5 7 3,25 3 2 2,50 4 13 0,75 3 7 1,25 3 4 2,00 4 6 2,50 48 56 34,00 215,335 1684

12 1675 BAŞAK ŞEN 10B 14 13 10,75 6 7 4,25 8 3 7,25 5 0 5,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 3 2,25 6 4 5,00 49 41 38,75 210,793 1773

13 1669 MUSTAFA EMİN ERGİN 10B 17 7 15,25 8 0 8,00 4 2 3,50 3 1 2,75 5 9 2,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 41 34 32,50 209,118 1818

14 1672 MUSTAFA KÜÇÜK 10B 19 11 16,25 4 6 2,50 4 8 2,00 5 0 5,00 5 14 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 44 49 31,75 205,163 1904

15 1676 EMİNE DEVECİ 10B 20 8 18,00 7 6 5,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 42 43 31,25 203,275 1949

16 1695 EŞE KAYA 10B 19 4 18,00 7 3 6,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 40 29 32,75 203,215 1951

17 0 DERYA TUFEK 10B 19 5 17,75 2 5 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 3 8 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 36 31 28,25 199,333 2031

18 1664 ORÇUN ARDA BİLEK 10B 15 15 11,25 8 5 6,75 3 9 0,75 5 0 5,00 8 11 5,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 42 61 26,75 196,233 2101

19 1694 AYŞEGÜL YILMAZ KHAN10B 18 12 15,00 3 7 1,25 4 8 2,00 5 0 5,00 5 15 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 6 0,50 42 55 28,25 194,505 2148

20 1697 ABDURAHMAN AKSOY 10B 20 10 17,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 31 26,25 191,930 2219

21 1668 BETÜL İREM MUCUK 10B 11 16 7,00 6 7 4,25 8 3 7,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 5 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 43 40 33,00 184,945 2394

22 1667 BESTAMİ GNGR 10B 16 13 12,75 6 7 4,25 3 5 1,75 3 2 2,50 3 9 0,75 4 3 3,25 35 39 25,25 182,078 2473

23 1673 EBRU CİRNOOĞLU 10B 17 12 14,00 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 4 0,00 5 11 2,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 5 2,75 36 57 21,75 181,510 2486

24 1690 ABDULVAHAP YEŞİL 10B 14 13 10,75 4 8 2,00 5 7 3,25 3 2 2,50 4 14 0,50 3 5 1,75 3 3 2,25 5 4 4,00 41 56 27,00 180,058 2521

25 1696 SAMET ALĞAN 10B 15 12 12,00 10 3 9,25 3 5 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 32 30 24,50 174,148 2653

26 1692 AEMRE SSAVŞŞIRA 10B 17 13 13,75 3 6 1,50 4 8 2,00 3 2 2,50 5 25 -1,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 38 73 19,75 166,978 2842

27 1663 MERVE BALAKAN 10B 13 15 9,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 3 6 1,50 31 58 16,50 158,275 3041

28 1693 HATİCE SAVCI 10B 12 14 8,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 3 1,25 2 8 0,00 2 5 0,75 3 7 1,25 4 5 2,75 28 57 13,75 146,218 3289



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10B

KATILIMLAR
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 1722 HATİCE ÇELİK 10C 21 9 18,75 9 4 8,00 9 3 8,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 3 5 1,75 7 3 6,25 54 33 45,75 234,290 1303

2 27 SEFAKIROĞLU 10C 19 7 17,25 9 3 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 3 9 0,75 2 7 0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 50 38 40,50 223,410 1518

3 1712 MUSTAFA CİHAN SAKIR 10C 17 13 13,75 9 4 8,00 6 6 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 8 0,00 7 1 6,75 0 7 -1,75 49 40 39,00 222,633 1534

4 1710 MERYEM UÇAR 10C 20 7 18,25 9 4 8,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 43 19 38,25 218,878 1610

5 1706 HANİFİ BEKMEZ 10C 18 9 15,75 9 4 8,00 8 3 7,25 4 1 3,75 2 19 -2,75 5 5 3,75 4 6 2,50 7 3 6,25 57 50 44,50 217,610 1637

6 1705 HÜSEYİN DOLAP 10C 19 10 16,50 10 3 9,25 5 7 3,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 2 4 1,00 5 2 4,50 48 40 38,00 212,268 1738

7 1702 HALİME KOZALAK 10C 17 10 14,50 10 3 9,25 2 8 0,00 3 2 2,50 7 8 5,00 3 6 1,50 2 5 0,75 0 10 -2,50 44 52 31,00 210,953 1763

8 1727 BESTAMİ KRTK 10C 18 7 16,25 8 4 7,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 5 1,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 7 -0,75 39 35 30,25 203,435 1947

9 1708 AYSUN GÖGEBAKAN 10C 19 7 17,25 8 4 7,00 4 4 3,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 37 29 29,75 196,155 2105

10 36 EREN  GÜNAY 10C 15 7 13,25 5 3 4,25 5 2 4,50 1 2 0,50 3 13 -0,25 8 2 7,50 1 3 0,25 3 3 2,25 41 35 32,25 193,920 2165

11 1720 KUZEY YALÇIN 10C 18 12 15,00 11 2 10,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 3 16 -1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 2 8 0,00 44 54 30,50 192,580 2200

12 1699 TUĞÇE ÇALIŞKAN 10C 16 12 13,00 7 6 5,50 4 8 2,00 3 2 2,50 5 5 3,75 2 5 0,75 5 5 3,75 42 43 31,25 192,318 2207

13 1725 UMUT ALCAN 10C 16 8 14,00 10 2 9,50 5 7 3,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 7 0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 38 43 27,25 184,990 2391

14 1698 MİNE İBİŞ 10C 14 13 10,75 6 7 4,25 5 5 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 2 1 1,75 3 6 1,50 38 37 28,75 182,928 2453

15 1714 ESRA TANRIVERDİ 10C 17 13 13,75 6 6 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 5 2,75 32 30 24,50 180,470 2510

16 1709 MEH ET KINALI 10C 12 18 7,50 7 6 5,50 4 4 3,00 3 1 2,75 3 9 0,75 5 3 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 37 50 24,50 169,273 2780

17 1703 EDA NUR AYBEK 10C 13 14 9,50 5 3 4,25 7 4 6,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 4 2,00 34 40 24,00 169,110 2783

18 1726 GÖZDE DAVUK 10C 15 12 12,00 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 0 10 -2,50 2 5 0,75 4 6 2,50 32 47 20,25 168,133 2813

19 124 KARDELEN ÖZTÜRK 10C 12 14 8,50 5 4 4,00 5 5 3,75 2 2 1,50 1 10 -1,50 5 4 4,00 2 3 1,25 5 3 4,25 37 45 25,75 166,660 2851

20 1730 İBRAHİM URHAN 10C 13 14 9,50 8 4 7,00 1 11 -1,75 1 4 0,00 3 9 0,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 6 4 5,00 35 58 20,50 164,853 2890

21 1716 MAHMUT SEFA KEKEÇ 10C 12 13 8,75 2 3 1,25 3 4 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 27 28 20,00 164,825 2891

22 1718 ELİF DAĞCI 10C 12 14 8,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 26 38 16,50 161,533 2973

23 1729 SAMET ERGİN 10C 10 5 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 23 18 18,50 154,628 3110

24 1723 İKBAL KÜPELİ 10C 13 11 10,25 4 3 3,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 154,410 3118

25 1728 HATİCE TAŞ 10C 12 17 7,75 5 8 3,00 2 9 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 31 57 16,75 152,815 3151

26 1700 ESRA İĞDE 10C 11 14 7,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 5 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 25 40 15,00 152,403 3161

27 54 BEKİR BERKE GÜNEL 10C 12 13 8,75 5 8 3,00 3 8 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 29 50 16,50 152,040 3169

28 1704 ESMA NUR KAYA 10C 11 14 7,50 2 8 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 6 1,50 23 36 14,00 144,825 3317



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10C

KATILIMLAR

29 68 MUHAMMED ELMARUF 10C 12 18 7,50 6 7 4,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 4 25 -2,25 3 6 1,50 2 8 0,00 3 7 1,25 36 82 15,50 141,770 3382

30 1711 ESRANUR KALBUR 10C 10 14 6,50 3 7 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 19 41 8,75 132,375 3519

31 1717 ÖMER KESER 10C 6 11 3,25 6 6 4,50 0 4 -1,00 3 5 1,75 15 26 8,50 130,075 3554
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 1740 MERVE HATİPOĞLU 10D 21 8 19,00 7 6 5,50 8 3 7,25 5 0 5,00 10 16 6,00 5 5 3,75 2 3 1,25 7 3 6,25 65 44 54,00 270,193 775

2 1731 BUSE İNAL 10D 21 5 19,75 8 4 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 11 9 8,75 4 3 3,25 3 2 2,50 4 5 2,75 56 32 48,00 267,375 794

3 1759 HALİME KOÇAK 10D 17 11 14,25 5 6 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 11 5 9,75 5 4 4,00 5 3 4,25 4 6 2,50 52 41 41,75 245,078 1094

4 1733 PİDVAN DEMİRİ 10D 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 11 10,25 6 4 5,00 2 1 1,75 9 1 8,75 46 25 39,75 241,858 1159

5 1737 NİSA DÜKANCI 10D 18 7 16,25 7 6 5,50 5 4 4,00 2 2 1,50 10 7 8,25 4 4 3,00 2 5 0,75 2 7 0,25 50 42 39,50 241,350 1167

6 0 DOĞAN ENES 10D 20 9 17,75 8 5 6,75 5 6 3,50 1 4 0,00 10 12 7,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 52 54 38,50 238,798 1214

7 1734 İBRAHİM REŞİD 10D 17 10 14,50 9 4 8,00 8 1 7,75 5 0 5,00 4 9 1,75 5 4 4,00 2 4 1,00 8 2 7,50 58 34 49,50 238,728 1220

8 1754 FURKAN AKKUŞ 10D 20 9 17,75 6 7 4,25 4 8 2,00 1 4 0,00 9 10 6,50 6 4 5,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 51 54 37,50 234,548 1296

9 1745 SILA KIZILTAŞ 10D 19 10 16,50 9 3 8,25 3 5 1,75 3 2 2,50 8 12 5,00 5 5 3,75 0 5 -1,25 4 6 2,50 51 48 39,00 231,215 1358

10 1747 AYDIN ÇAKA 10D 20 6 18,50 11 2 10,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 9 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 44 24 38,00 226,998 1448

11 1760 AYŞENUR DEMEZ 10D 19 10 16,50 10 3 9,25 4 1 3,75 8 13 4,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 46 37 36,75 226,153 1463

12 1735 BEKİR KAAN KÜÇÜK 10D 18 11 15,25 9 4 8,00 1 2 0,50 8 11 5,25 4 6 2,50 4 3 3,25 44 37 34,75 220,113 1588

13 1746 AYSUDA KIZILTAŞ 10D 17 10 14,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 8 13 4,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 6 4 5,00 46 41 35,75 219,208 1604

14 1736 İLKNUR BİLGİLİ 10D 20 6 18,50 8 5 6,75 4 8 2,00 2 3 1,25 5 15 1,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 49 50 36,50 218,835 1611

15 1744 CAN POLAT 10D 16 14 12,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 8 2 7,50 49 29 41,75 216,643 1662

16 1742 TUĞÇE NUR KAYA 10D 17 11 14,25 5 5 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 6 12 3,00 1 8 -1,00 5 2 4,50 5 5 3,75 47 48 35,00 211,790 1745

17 1740 ŞEVVAL GÖGEBAKAN 10D 15 11 12,25 9 3 8,25 3 2 2,50 8 13 4,75 0 7 -1,75 3 4 2,00 6 4 5,00 44 44 33,00 208,808 1826

18 1761 İLAYDA SAVAŞIR 10D 19 9 16,75 5 8 3,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 5 4 4,00 40 43 29,25 198,585 2061

19 1762 MUSTAFA KONYALI 10D 14 13 10,75 6 7 4,25 5 7 3,25 4 1 3,75 7 12 4,00 4 5 2,75 2 5 0,75 2 5 0,75 44 55 30,25 197,840 2073

20 1757 NUR ÇOLAK 10D 17 11 14,25 5 7 3,25 3 2 2,50 2 4 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 5 3 4,25 39 34 30,50 195,953 2115

21 1738 MERYEM TOKTAY 10D 13 15 9,25 9 4 8,00 9 3 8,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 7 -0,75 5 2 4,50 3 6 1,50 44 41 33,75 191,920 2220

22 1753 AKİF KEKEÇ 10D 18 10 15,50 5 7 3,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00 35 33 26,75 189,060 2295

23 1748 MERVE CELİK 10D 17 12 14,00 5 7 3,25 2 8 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 35 43 24,25 183,780 2426

24 1765 TUĞBA ECE KARAOĞLU10D 14 15 10,25 10 3 9,25 8 2 7,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 39 40 29,00 181,163 2493

25 1749 SUPHİBOZDUMAN 10D 13 15 9,25 4 8 2,00 6 6 4,50 2 3 1,25 6 24 0,00 6 4 5,00 0 9 -2,25 5 5 3,75 42 74 23,50 168,303 2806

26 39 ZELİŞ  CILBAK 10D 12 7 10,25 6 1 5,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 28 24 22,00 167,010 2841

27 1732 FATİH  ABAY 10D 10 17 5,75 4 9 1,75 6 6 4,50 2 3 1,25 3 5 1,75 4 6 2,50 3 3 2,25 4 6 2,50 36 55 22,25 163,298 2923

28 1763 MİNE ŞAHİNO 10D 10 11 7,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 26 26 19,50 159,253 3021



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10D

KATILIMLAR

29 1750 NEZAHAT KÖROĞLU 10D 11 18 6,50 5 8 3,00 6 6 4,50 2 3 1,25 5 20 0,00 6 4 5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 40 74 21,50 158,378 3037

30 1752 ÖMER KADİR BOLA 10D 12 18 7,50 5 8 3,00 4 8 2,00 3 2 2,50 3 12 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 37 68 20,00 157,475 3050

31 1758 DENİZ HATAY 10D 12 17 7,75 4 8 2,00 6 6 4,50 1 3 0,25 3 19 -1,75 6 4 5,00 3 7 1,25 2 8 0,00 37 72 19,00 150,558 3204

32 1739 DAVUT ÖZBEK 10D 11 19 6,25 0 13 -3,25 0 12 -3,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 20 100 -5,00
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 4 CEREN AYDÖNER 10E 17 9 14,75 10 1 9,75 5 2 4,50 3 1 2,75 11 4 10,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 54 20 49,00 263,015 836

2 1789 BURHAN TERZİ 10E 17 8 15,00 9 4 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 10 8 8,00 7 3 6,25 1 1 0,75 5 5 3,75 56 33 47,75 254,413 942

3 1795 MUSTAFA KAMER TAŞ 10E 19 8 17,00 10 3 9,25 5 0 5,00 8 5 6,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 7 3 6,25 52 28 45,00 249,768 1014

4 1779 NUR RÜZGAR 10E 21 9 18,75 8 3 7,25 3 4 2,00 5 0 5,00 4 2 3,50 6 4 5,00 7 3 6,25 54 25 47,75 249,075 1027

5 1786 KEVSER NUR SEÇİL DAĞ10E 18 9 15,75 9 3 8,25 4 5 2,75 3 0 3,00 9 9 6,75 5 5 3,75 3 4 2,00 5 5 3,75 56 40 46,00 248,845 1034

6 1768 DİLŞAT ULU 10E 21 6 19,50 7 4 6,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 2 0 2,00 5 1 4,75 49 17 44,75 248,675 1037

7 1767 GÜLNAZ CİRNOOĞLU 10E 19 11 16,25 8 5 6,75 4 4 3,00 5 0 5,00 7 7 5,25 5 5 3,75 1 3 0,25 6 4 5,00 55 39 45,25 244,035 1112

8 1791 ÖMER CAN KISMET 10E 20 9 17,75 12 1 11,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 4 4,00 6 3 5,25 1 2 0,50 4 6 2,50 51 32 43,00 238,855 1213

9 1769 ZEYNEP URHAN 10E 18 7 16,25 9 4 8,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 10 2,50 8 2 7,50 1 1 0,75 5 5 3,75 54 32 46,00 237,123 1248

10 1772 HASAN KORKULU 10E 20 6 18,50 11 2 10,50 2 2 1,50 3 2 2,50 7 6 5,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 6 0,50 46 32 38,00 235,705 1275

11 1785 AYCAN SUDE ŞEN 10E 26 4 25,00 7 6 5,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 6 2,50 46 29 38,75 234,110 1306

12 1778 ESMA EKMEN 10E 18 12 15,00 6 7 4,25 4 6 2,50 5 0 5,00 8 9 5,75 5 5 3,75 0 7 -1,75 7 3 6,25 53 49 40,75 233,405 1318

13 56 MERYEM TEKBAŞ 10E 16 9 13,75 9 4 8,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 7 3,25 6 3 5,25 1 1 0,75 5 5 3,75 50 32 42,00 225,983 1465

14 1782 FURKAN KARDEŞ 10E 8 7 6,25 9 4 8,00 3 5 1,75 1 1 0,75 13 6 11,50 3 2 2,50 4 3 3,25 41 28 34,00 217,940 1627

15 1776 SELAHATTİN ATEŞ 10E 9 3 8,25 9 4 8,00 3 3 2,25 1 1 0,75 11 6 9,50 3 1 2,75 4 3 3,25 40 21 34,75 217,858 1630

16 1781 RUMEYSA BİLİR 10E 16 6 14,50 6 3 5,25 4 3 3,25 4 1 3,75 5 7 3,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 6 2,50 43 33 34,75 212,970 1727

17 1790 SILA GÖK 10E 17 6 15,50 3 5 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 39 21 33,75 210,980 1762

18 63 MOHAMMAD ALALİ 10E 15 8 13,00 6 7 4,25 6 4 5,00 1 4 0,00 7 8 5,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 44 45 32,75 210,500 1782

19 1794 RUMEYSA BAYANA 10E 19 9 16,75 9 4 8,00 8 4 7,00 1 4 0,00 2 10 -0,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 4 5,00 48 47 36,25 209,953 1798

20 1783 ELİF 10E 18 10 15,50 7 4 6,00 2 7 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 2 1 1,75 5 3 4,25 44 29 36,75 208,930 1825

21 1774 YASEMEN ZÜVEYKLİ 10E 16 12 13,00 7 6 5,50 5 7 3,25 4 1 3,75 5 7 3,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 45 45 33,75 207,678 1857

22 1773 ÖZGÜR DENİ ZÇAĞLI 10E 15 15 11,25 6 7 4,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 7 3 6,25 1 6 -0,50 6 4 5,00 46 46 34,50 200,955 1995

23 1766 ERAY KORKMAZ 10E 17 12 14,00 5 8 3,00 4 8 2,00 2 3 1,25 5 13 1,75 4 6 2,50 3 2 2,50 4 6 2,50 44 58 29,50 195,843 2120

24 1792 MEHMET CAN ANKAY 10E 14 16 10,00 6 7 4,25 3 4 2,00 3 2 2,50 6 6 4,50 2 8 0,00 5 5 3,75 39 48 27,00 190,873 2250

25 0 NURTEN CAN 10E 16 11 13,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 8 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 32 31 24,25 184,585 2403

26 1798 ALEYNA KOÇAK 10E 16 13 12,75 1 10 -1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 6 2,50 4 5 2,75 4 2 3,50 4 5 2,75 37 51 24,25 183,903 2421

27 1787 ZEYNEP BİNER 10E 16 14 12,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 6 11 3,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 32 44 21,00 180,308 2514

28 1796 HARUN KOÇAK 10E 17 13 13,75 6 6 4,50 4 8 2,00 1 4 0,00 4 20 -1,00 4 5 2,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 41 71 23,25 174,668 2644



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10E

KATILIMLAR

29 1775 MUSA KARAT* 10E 10 16 6,00 2 5 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 6 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 5 5 3,75 30 39 20,25 162,083 2956

30 1777 KÜBRA NUR ATMACA 10E 13 13 9,75 5 7 3,25 4 8 2,00 5 0 5,00 1 25 -5,25 3 7 1,25 3 7 1,25 7 1 6,75 41 68 24,00 154,713 3107

31 1797 AHMET MELİH PERKTAŞ10E 10 15 6,25 5 6 3,50 4 7 2,25 0 5 -1,25 10 20 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 80 12,00 153,880 3131

32 1793 ENES MÜLAYİM 10E 8 22 2,50 7 6 5,50 4 8 2,00 2 3 1,25 3 26 -3,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 33 86 11,50 119,058 3697
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 1804 FEHİME ÇA *AK 10F 22 4 21,00 7 6 5,50 7 1 6,75 4 1 3,75 10 7 8,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 5 3,75 62 32 54,00 281,310 663

2 1819 GÜNAYNUR BAŞÇI 10F 21 6 19,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 7 7 5,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 5 5 3,75 62 36 53,00 267,490 793

3 1810 NAHİDE NUR MUCUK 10F 20 6 18,50 11 2 10,50 7 5 5,75 4 1 3,75 5 12 2,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 7 1,25 62 41 51,75 252,783 970

4 1816 ZEHRA SİVRİ 10F 18 11 15,25 8 5 6,75 6 5 4,75 4 1 3,75 7 9 4,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 6 2 5,50 56 36 47,00 243,743 1120

5 1821 ÖZGE KESMECİ 10F 19 8 17,00 11 2 10,50 8 4 7,00 5 0 5,00 3 6 1,50 5 4 4,00 5 3 4,25 56 27 49,25 243,453 1126

6 1808 RÜMEYSA ŞAHBAZ 10F 22 7 20,25 7 5 5,75 3 6 1,50 2 3 1,25 6 13 2,75 5 3 4,25 2 5 0,75 7 2 6,50 54 44 43,00 239,800 1203

7 1814 BÜŞRA NUR EMİR 10F 22 3 21,25 8 3 7,25 3 3 2,25 4 0 4,00 4 5 2,75 1 3 0,25 4 2 3,50 46 19 41,25 231,128 1361

8 1817 ZEYNEP ALICI 10F 17 8 15,00 4 3 3,25 4 3 3,25 4 1 3,75 5 4 4,00 8 1 7,75 3 3 2,25 4 5 2,75 49 28 42,00 230,168 1386

9 1812 ÖMER CANDAN 10F 19 9 16,75 8 3 7,25 6 4 5,00 1 3 0,25 6 7 4,25 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 49 43 38,25 228,008 1424

10 1803 SILA ERGİN 10F 19 10 16,50 7 6 5,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 6 0,50 2 5 0,75 4 5 2,75 45 44 34,00 211,313 1753

11 1822 ZEMZEM TUFEK 10F 21 9 18,75 6 7 4,25 5 7 3,25 3 2 2,50 2 6 0,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 7 1,25 43 46 31,50 207,340 1862

12 1815 NURSENA CENGİ Z 10F 16 11 13,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 7 3,25 5 2 4,50 0 6 -1,50 6 4 5,00 41 34 32,50 204,950 1907

13 1813 SAADET DENİZOĞLU 10F 12 11 9,25 8 5 6,75 5 3 4,25 2 2 1,50 6 11 3,25 4 4 3,00 3 2 2,50 6 3 5,25 46 41 35,75 203,103 1956

14 1841 HAKAN DEDEOĞLU 10F 17 12 14,00 6 7 4,25 4 7 2,25 2 3 1,25 5 10 2,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 39 42 28,50 196,488 2098

15 1799 SÜMEYYE YAYAN 10F 14 15 10,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 8 10 5,50 2 8 0,00 2 6 0,50 2 7 0,25 42 57 27,75 196,455 2099

16 1811 EDA GÜL EROL 10F 17 9 14,75 8 5 6,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 7 0,25 37 31 29,25 196,070 2112

17 1824 Ş K 10F 18 12 15,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 3 3 2,25 3 6 1,50 3 7 1,25 34 38 24,50 194,913 2140

18 1677 YUSUF CAN ÖZGÜN 10F 14 9 11,75 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 8 1,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 27 31,25 193,095 2186

19 1678 FURKAN MUMCU 10F 13 12 10,00 6 5 4,75 2 9 -0,25 1 0 1,00 9 7 7,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 35 46 23,50 191,900 2222

20 38 BEYZA EMİNE BEBEK 10F 16 12 13,00 7 5 5,75 2 6 0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 5 5 3,75 0 4 -1,00 3 7 1,25 38 48 26,00 182,613 2460

21 1818 OSMAN SAMET ANDIÇ 10F 15 14 11,50 5 7 3,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 4 11 1,25 6 4 5,00 1 3 0,25 3 3 2,25 37 51 24,25 177,988 2557

22 1805 EMRULLAH EMİR 10F 16 11 13,25 6 3 5,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 29 26 22,50 177,133 2584

23 1823 FATMA BOZ 10F 16 12 13,00 4 9 1,75 1 11 -1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 5 2,75 3 7 1,25 5 5 3,75 37 54 23,50 172,938 2679

24 1839 SABRİ KEL 10F 10 8 8,00 8 1 7,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 3 4,25 1 0 1,00 2 3 1,25 31 21 25,75 171,975 2703

25 1680 MCT YLMZR 10F 14 10 11,50 8 5 6,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 29 31 21,25 167,213 2836

26 1820 ZEYNEP ERGİN 10F 9 15 5,25 5 3 4,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 5 2,75 4 4 3,00 28 28 21,00 163,285 2924

27 1679 ALİ YILDIRIM 10F 11 12 8,00 7 3 6,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 3 1 2,75 28 26 21,50 159,258 3019

28 1807 HÜRÜ LOP 10F 12 13 8,75 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 2 5 0,75 23 41 12,75 141,078 3394



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10F

KATILIMLAR

29 1801 RABİA NUR GÜNEY 10F 5 15 1,25 3 7 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 5 7 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 5 3,75 23 40 13,00 139,473 3415

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 66 ABDULLAH KALHAN 10G 23 6 21,50 11 2 10,50 9 2 8,50 5 0 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 2 5 0,75 5 3 4,25 67 26 60,50 282,775 645

2 1826 NİSA NUR YAYLA 10G 25 3 24,25 9 3 8,25 7 2 6,50 5 0 5,00 6 13 2,75 5 4 4,00 2 0 2,00 5 5 3,75 64 30 56,50 277,303 712

3 1856 MUSTAFA KENTER 10G 17 8 15,00 9 3 8,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 7 1 6,75 51 22 45,50 247,135 1055

4 1854 İLKER ELİTAŞ 10G 17 10 14,50 12 1 11,75 6 2 5,50 1 3 0,25 6 3 5,25 6 4 5,00 1 2 0,50 4 4 3,00 53 29 45,75 241,578 1166

5 23 AHMET MUSLU 10G 25 4 24,00 7 3 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 44 18 39,50 239,093 1209

6 1864 BETÜL TOSUN 10G 22 6 20,50 9 2 8,50 2 5 0,75 4 1 3,75 5 10 2,50 4 3 3,25 2 0 2,00 2 5 0,75 50 32 42,00 238,500 1225

7 1837 FATİH AYDÖNER 10G 21 8 19,00 10 3 9,25 6 5 4,75 4 1 3,75 4 16 0,00 6 4 5,00 2 8 0,00 5 5 3,75 58 50 45,50 235,138 1282

8 1845 M SALİH TEBER 10G 17 10 14,50 8 5 6,75 5 6 3,50 3 2 2,50 10 8 8,00 4 5 2,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 49 45 37,75 233,545 1315

9 1828 MUHAMMET SÖNMEZ 10G 14 7 12,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 9 3 8,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 8 2 7,50 45 24 39,00 230,528 1376

10 1852 BETÜLİREM GÜRDAL 10G 17 7 15,25 6 6 4,50 5 3 4,25 2 2 1,50 5 9 2,75 7 3 6,25 0 5 -1,25 5 5 3,75 47 40 37,00 217,133 1652

11 1825 NURCAN PULA T 10G 15 15 11,25 8 5 6,75 6 6 4,50 4 1 3,75 7 23 1,25 5 5 3,75 6 4 5,00 6 4 5,00 57 63 41,25 212,663 1733

12 1833 AYŞEGÜL KÖSE 10G 19 11 16,25 8 5 6,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 6 0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 42 36 33,00 203,645 1940

13 1851 İLAYDA NUR KORKMAZ 10G 15 12 12,00 5 6 3,50 2 5 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 5 5 3,75 6 4 5,00 6 4 5,00 45 42 34,50 198,325 2065

14 1843 MÜSLÜM KILIÇ 10G 13 14 9,50 7 5 5,75 4 5 2,75 1 3 0,25 6 13 2,75 7 3 6,25 2 6 0,50 4 4 3,00 44 53 30,75 191,665 2231

15 1846 MUSTAFA DEMİRBÜKEN10G 18 8 16,00 8 0 8,00 2 10 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 33 29 25,75 190,445 2264

16 1865 MUSTAFA KARUKO 10G 13 15 9,25 6 5 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 10 1,50 3 2 2,50 3 5 1,75 4 3 3,25 41 43 30,25 186,893 2346

17 1835 CEYDA NUR HALK 10G 14 16 10,00 7 6 5,50 2 10 -0,50 5 0 5,00 2 8 0,00 5 5 3,75 2 3 1,25 7 3 6,25 44 51 31,25 185,538 2378

18 1834 EMİNE KARTAN 10G 10 7 8,25 7 4 6,00 3 6 1,50 1 2 0,50 6 7 4,25 4 5 2,75 1 9 -1,25 5 5 3,75 37 45 25,75 183,568 2433

19 1827 CANSUÖZ MEZARCI 10G 12 18 7,50 5 8 3,00 5 7 3,25 3 2 2,50 2 8 0,00 7 2 6,50 3 7 1,25 6 4 5,00 43 56 29,00 175,263 2627

20 1848 HATİCE AYMAZ 10G 17 13 13,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 29 27 22,25 173,725 2666

21 1855 EDA OKÇU 10G 15 6 13,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 25 14 21,50 172,288 2692

22 1847 SEMANUR TEKEŞ 10G 14 14 10,50 5 8 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 14 0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 4 5 2,75 36 60 21,00 167,175 2837

23 1838 AYŞENAZ ÇELİK 10G 15 14 11,50 8 5 6,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 17 -1,25 2 2 1,50 33 45 21,75 166,553 2852

24 1866 KÜBRA YÜRÜK 10G 15 11 12,25 8 2 7,50 23 13 19,75 166,298 2860

25 1863 HÜSEYİN KUMRU 10G 13 8 11,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 6 13 2,75 5 2 4,50 0 6 -1,50 1 5 -0,25 27 46 15,50 163,465 2918

26 1859 GÜRKAN YILDIRIM 10G 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 18 4,50 4 6 2,50 3 4 2,00 3 7 1,25 32 57 17,75 160,348 2999

27 1849 FATİH BAĞDAT 10G 10 15 6,25 3 7 1,25 4 6 2,50 0 3 -0,75 5 18 0,50 2 7 0,25 5 4 4,00 3 5 1,75 32 65 15,75 147,048 3273

28 1860 HAVVAGÜL ASİLTÜRK 10G 11 11 8,25 3 7 1,25 5 4 4,00 1 4 0,00 3 15 -0,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 3 6 1,50 29 58 14,50 145,708 3301



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10G

KATILIMLAR

29 1861 NAZLI SENA BALAKAN 10G 10 17 5,75 4 7 2,25 4 4 3,00 2 2 1,50 2 12 -1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 32 62 16,50 143,473 3352

30 1853 YILKAN GAYİR 10G 9 8 7,00 4 5 2,75 0 9 -2,25 2 3 1,25 5 12 2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 21 48 9,00 139,963 3409

31 1836 HATİCE YAREN KALIN 10G 9 14 5,50 10 3 9,25 4 5 2,75 3 2 2,50 0 12 -3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 28 49 15,75 136,758 3466

32 0 BESTAMİ GÜNDÜZ 10G 8 21 2,75 7 6 5,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 27 52 14,00 132,198 3520

33 1857 ESRA TAŞIN 10G 14 14 10,50 2 11 -0,75 2 10 -0,50 2 3 1,25 6 24 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 86 10,50
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10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 1681 MEHMET EMİN İLDİZ 10H 22 3 21,25 9 4 8,00 10 2 9,50 3 0 3,00 15 6 13,50 6 3 5,25 3 4 2,00 6 3 5,25 74 25 67,75 325,713 293

2 1897 FATMA ZEHRA MARAŞLI10H 24 6 22,50 7 6 5,50 4 7 2,25 4 1 3,75 12 17 7,75 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 69 49 56,75 287,668 599

3 61 MERYEM ÇOLAK 10H 21 8 19,00 11 2 10,50 7 3 6,25 5 0 5,00 4 4 3,00 5 1 4,75 1 8 -1,00 4 6 2,50 58 32 50,00 253,913 952

4 1898 MARUF TİLBİ 10H 21 9 18,75 8 5 6,75 5 6 3,50 3 2 2,50 7 13 3,75 6 3 5,25 2 1 1,75 4 6 2,50 56 45 44,75 243,710 1121

5 1894 MEHMET ÖZDEMİR 10H 14 11 11,25 6 7 4,25 1 3 0,25 2 3 1,25 14 8 12,00 3 3 2,25 2 3 1,25 8 1 7,75 50 39 40,25 242,065 1154

6 1889 YUNUS ÇALIŞKAN 10H 18 12 15,00 7 6 5,50 2 6 0,50 8 9 5,75 6 4 5,00 1 4 0,00 7 3 6,25 49 44 38,00 226,950 1450

7 1873 ÜMMÜ DEVECİ 10H 15 13 11,75 8 5 6,75 5 6 3,50 4 1 3,75 9 11 6,25 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 6 2,50 51 53 37,75 222,178 1546

8 1891 CİHAN BAĞRIYANIK 10H 16 4 15,00 10 3 9,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 5 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 44 24 38,00 221,978 1549

9 1877 OSMAN KABCAK 10H 11 19 6,25 5 8 3,00 3 9 0,75 3 2 2,50 14 12 11,00 8 2 7,50 4 6 2,50 5 5 3,75 53 63 37,25 221,930 1550

10 1895 NADİR YAPAR 10H 13 6 11,50 7 6 5,50 5 2 4,50 2 2 1,50 7 6 5,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 5 2 4,50 46 28 39,00 221,265 1567

11 1868 ESRA FAKI EFK 10H 17 12 14,00 9 4 8,00 5 7 3,25 4 1 3,75 5 17 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 53 58 38,50 211,975 1742

12 1886 FEVZİ ÇİNKAY 10H 11 16 7,00 10 3 9,25 6 6 4,50 3 2 2,50 7 5 5,75 7 3 6,25 1 9 -1,25 5 4 4,00 50 48 38,00 210,818 1770

13 1890 EMİNE NUR GÜN 10H 18 10 15,50 7 6 5,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 10 2,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 6 2,50 45 47 33,25 210,138 1792

14 1885 EMRE TÜRKMEN 10H 16 9 13,75 6 3 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 8 13 4,75 6 1 5,75 1 3 0,25 3 5 1,75 43 43 32,25 209,833 1803

15 1887 RUVEYDA URVE DOĞAN10H 17 11 14,25 6 7 4,25 6 4 5,00 5 0 5,00 4 8 2,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 46 47 34,25 207,960 1852

16 1875 KEZBAN ERKE 10H 16 11 13,25 9 4 8,00 7 4 6,00 1 4 0,00 4 11 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 5 3 4,25 48 48 36,00 206,755 1871

17 1896 MELEK ŞEN 10H 15 11 12,25 5 7 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 4 3 3,25 7 1 6,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 41 35 32,25 202,203 1970

18 1871 HAYRUNNİSA SARUHAN10H 18 9 15,75 6 5 4,75 4 4 3,00 5 0 5,00 2 12 -1,00 3 5 1,75 1 7 -0,75 6 4 5,00 45 46 33,50 200,363 2010

19 1883 HARUN AKAY 10H 17 13 13,75 4 9 1,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 10 20 5,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 5 5 3,75 42 78 22,50 190,688 2257

20 1874 ŞİLAN KOŞUN 10H 17 10 14,50 5 1 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 7 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 5 1,75 34 32 26,00 185,765 2371

21 1876 HÜSEYİN MÜLAYİM 10H 12 18 7,50 5 8 3,00 5 7 3,25 2 3 1,25 5 6 3,50 7 3 6,25 2 8 0,00 5 5 3,75 43 58 28,50 184,830 2396

22 1867 MERVE SARRAÇ 10H 11 9 8,75 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 6 10 3,50 4 4 3,00 2 4 1,00 4 5 2,75 36 43 25,25 181,080 2495

23 1872 ÖZLEM GÜNDEŞLİ 10H 13 13 9,75 5 4 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 4 5 2,75 33 33 24,75 175,283 2626

24 1880 VETHA EMİRDAĞ 10H 15 8 13,00 4 9 1,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 4 5 2,75 32 37 22,75 169,498 2768

25 1893 CANSU GÖKTAŞ 10H 13 15 9,25 4 8 2,00 4 4 3,00 1 4 0,00 5 15 1,25 1 7 -0,75 1 8 -1,00 6 4 5,00 35 65 18,75 162,368 2951

26 1870 ZEVNEP *T İN 10H 12 16 8,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 31 47 19,25 154,938 3099

27 1884 SUDE ÖKSÜZ 10H 9 16 5,00 6 6 4,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 4 14 0,50 5 4 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 33 58 18,50 150,155 3213

28 1869 NİSA PERKTAŞ 10H 9 20 4,00 2 11 -0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 8 -1,00 6 3 5,25 27 57 12,75 137,025 3460



10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10H

KATILIMLAR

29 1892 GÖKÇE GÖÇMEZ 10H 9 15 5,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 22 44 11,00 129,745 3556

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10I

KATILIMLAR

1 1903 TANEM VURAL 10I 22 6 20,50 9 4 8,00 8 4 7,00 5 0 5,00 13 13 9,75 6 4 5,00 5 5 3,75 6 3 5,25 74 39 64,25 305,548 437

2 1912 BERKAY ALPBOĞAN 10I 19 8 17,00 8 4 7,00 7 5 5,75 5 0 5,00 12 7 10,25 6 4 5,00 3 6 1,50 8 2 7,50 68 36 59,00 288,513 587

3 1907 EREN BULDU 10I 17 11 14,25 11 2 10,50 7 4 6,00 4 1 3,75 12 11 9,25 7 3 6,25 4 5 2,75 7 3 6,25 69 40 59,00 279,693 681

4 1928 SULTAN ÖRS 10I 24 6 22,50 8 4 7,00 4 2 3,50 5 0 5,00 7 4 6,00 3 2 2,50 3 6 1,50 6 3 5,25 60 27 53,25 276,213 725

5 1926 ENES GÜNGÖR 10I 22 8 20,00 9 4 8,00 2 1 1,75 3 2 2,50 11 11 8,25 3 2 2,50 2 5 0,75 7 3 6,25 59 36 50,00 270,538 772

6 1922 HALİDE GÜNDOĞAN 10I 23 7 21,25 7 6 5,50 7 5 5,75 5 0 5,00 7 6 5,50 6 3 5,25 0 7 -1,75 6 4 5,00 61 38 51,50 268,578 787

7 1920 SAMET SÜRER 10I 24 6 22,50 10 3 9,25 5 2 4,50 3 2 2,50 6 13 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 6 3 5,25 59 37 49,75 259,520 878

8 65 ALİ YÜCESOY 10I 21 7 19,25 10 3 9,25 4 7 2,25 4 1 3,75 8 8 6,00 5 4 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 59 43 48,25 259,070 884

9 1931 SULTAN SARCAN 10I 17 9 14,75 8 4 7,00 7 1 6,75 4 1 3,75 7 5 5,75 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 32 51,00 253,920 951

10 1909 SUDENAZ GEZGİN 10I 21 8 19,00 4 2 3,50 4 7 2,25 0 2 -0,50 11 9 8,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 49 32 41,00 250,938 1003

11 1904 DUYGU ULAŞ 10I 18 8 16,00 7 6 5,50 7 4 6,00 3 2 2,50 8 9 5,75 5 4 4,00 2 3 1,25 7 3 6,25 57 39 47,25 248,768 1036

12 1910 SRC REŞAT 10I 17 9 14,75 5 7 3,25 7 2 6,50 3 1 2,75 9 9 6,75 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 57 40 47,00 248,250 1043

13 1930 DİLEK GEZMEN 10I 18 8 16,00 7 5 5,75 5 3 4,25 3 2 2,50 10 11 7,25 5 4 4,00 3 7 1,25 4 3 3,25 55 43 44,25 247,253 1052

14 995 NİSANUR DAGKESEN 10I 17 11 14,25 7 6 5,50 7 4 6,00 3 2 2,50 10 11 7,25 4 5 2,75 2 3 1,25 7 3 6,25 57 45 45,75 246,508 1069

15 1932 HÜSEYİN YAŞAN 10I 13 12 10,00 8 4 7,00 7 5 5,75 5 0 5,00 9 6 7,50 6 4 5,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 39 49,25 245,210 1088

16 1923 PINAR EROĞLU 10I 17 11 14,25 8 4 7,00 8 2 7,50 4 0 4,00 6 8 4,00 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 59 37 49,75 245,153 1091

17 1924 FAİ  KALMAZ 10I 21 7 19,25 7 6 5,50 4 7 2,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 3 4,25 2 7 0,25 3 7 1,25 53 44 42,00 244,630 1103

18 1911 HATİCE UÇ 10I 17 8 15,00 9 4 8,00 6 3 5,25 4 1 3,75 6 7 4,25 4 4 3,00 3 6 1,50 8 2 7,50 57 35 48,25 244,408 1106

19 1914 RÜMEYSA KAR AL 10I 15 7 13,25 9 4 8,00 7 3 6,25 4 1 3,75 6 7 4,25 6 4 5,00 3 7 1,25 8 2 7,50 58 35 49,25 242,593 1140

20 1905 ZEYNEP S PERKTAŞ 10I 19 8 17,00 7 5 5,75 5 7 3,25 4 1 3,75 8 12 5,00 6 3 5,25 3 6 1,50 4 6 2,50 56 48 44,00 242,143 1151

21 1906 MEHMET AKİF GÖKTAŞ 10I 14 11 11,25 10 3 9,25 6 4 5,00 4 1 3,75 8 9 5,75 6 2 5,50 3 5 1,75 7 3 6,25 58 38 48,50 241,230 1169

22 1919 BUSE KARAKIŞLA 10I 19 8 17,00 7 6 5,50 6 6 4,50 3 2 2,50 7 6 5,50 4 5 2,75 3 7 1,25 4 6 2,50 53 46 41,50 238,760 1216

23 1901 SARE NİDA KIR 10I 21 7 19,25 10 3 9,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 8 1,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 6 2,50 54 34 45,50 238,640 1223

24 1908 İREM ATAM 10I 17 10 14,50 5 6 3,50 5 4 4,00 5 0 5,00 9 10 6,50 5 4 4,00 3 6 1,50 4 1 3,75 53 41 42,75 238,628 1224

25 1916 AYŞENUR ALTUN 10I 19 8 17,00 7 6 5,50 5 3 4,25 4 1 3,75 7 7 5,25 4 4 3,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 51 43 40,25 235,743 1274

26 67 NİLÜFER ARIK 10I 19 7 17,25 7 6 5,50 5 6 3,50 4 1 3,75 6 5 4,75 5 4 4,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 48 42 37,50 229,263 1402

27 1915 OMAR ALİBRAHİM 10I 15 9 12,75 4 2 3,50 7 3 6,25 7 6 5,50 5 4 4,00 3 6 1,50 8 2 7,50 49 32 41,00 227,658 1433

28 64 İCLAL SABIR 10I 19 5 17,75 10 3 9,25 3 4 2,00 1 3 0,25 5 7 3,25 2 6 0,50 3 4 2,00 4 3 3,25 47 35 38,25 226,998 1448



10I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-2 (1002) 279 279 398 4015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,85 10,73 13,17 6,64 4,77 5,45 4,56 4,49 3,44 2,67 1,83 2,22 6,14 9,97 3,64 3,92 3,92 2,94 1,76 3,97 0,77 4,34 4,07 3,32 45,88 43,75 34,95 213,840

Okul Ortalaması 16,03 10,59 13,38 6,41 4,94 5,18 3,79 4,50 2,67 2,91 1,60 2,51 4,81 8,51 2,68 3,75 4,01 2,75 1,65 3,76 0,71 4,03 4,23 2,97 43,38 42,14 32,85 204,800

SINIF: 10I

KATILIMLAR

29 1934 MERYEM DÖĞEL 10I 23 6 21,50 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 3 2,25 44 25 37,75 225,933 1466

30 1918 AYÇA AKGÜN 10I 24 6 22,50 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 42 26 35,50 224,100 1502

31 1929 AHMET ÖZCAN 10I 13 12 10,00 5 5 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 8 4 7,00 5 4 4,00 2 5 0,75 7 3 6,25 47 37 37,75 219,725 1599

32 1925 SENA ALKAN 10I 21 8 19,00 3 10 0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 3 3,25 42 33 33,75 215,915 1675
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