
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

4 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

5 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

6 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

7 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

8 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

9 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

10 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

11 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

12 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

13 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

14 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

15 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

16 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

17 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

18 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

19 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

21 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

22 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

23 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

24 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

25 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

26 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

27 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

28 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

29 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

30 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

31 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

32 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

33 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

34 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

35 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

36 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

37 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

38 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

39 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

40 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

41 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

42 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

43 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

44 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

45 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

46 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

47 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

48 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

49 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

50 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

51 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

52 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

53 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

54 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

55 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

56 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

57 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

58 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

59 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

60 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

61 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

62 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

63 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

64 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

65 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

66 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

67 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

68 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

69 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

70 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

71 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

72 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

73 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

74 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

75 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

76 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

77 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

78 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

79 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

80 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

81 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

82 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

83 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

84 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

85 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

86 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

87 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

88 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

89 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

90 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

91 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

92 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

93 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

94 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

95 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

96 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

97 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

98 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

99 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

100 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

101 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

102 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

103 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

104 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

105 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

106 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

107 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

108 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

109 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

110 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

111 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

112 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

113 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

114 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

115 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

116 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

117 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

118 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

119 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

120 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

121 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

122 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

123 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

124 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

125 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

126 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

127 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

128 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

129 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

130 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

131 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

132 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

133 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

134 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

135 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

136 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

137 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

138 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

139 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

140 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

141 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

142 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

143 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

144 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

145 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

146 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

147 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292

148 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

149 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

150 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

151 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

152 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

153 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

154 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

155 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

156 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

157 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

158 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

159 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

160 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

161 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

162 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

163 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

164 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

165 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

166 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

167 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

168 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

169 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

170 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

171 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341

172 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

173 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

174 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

175 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

176 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

177 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

178 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

179 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

180 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

181 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

182 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

183 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

184 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

185 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436

186 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

187 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

188 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

189 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

190 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

191 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687

192 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

193 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

194 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516

195 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595

196 0 0 0 0,00

197 0 0 0 0,00

198 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

4 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

5 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

6 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

7 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

8 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

9 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

10 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

11 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

12 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

13 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

14 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

15 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

16 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

17 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

18 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

19 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

21 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

22 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

23 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

24 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

25 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

26 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

27 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

28 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

29 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

30 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

31 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

32 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

33 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

34 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

35 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

36 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

37 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

38 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

39 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

40 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

41 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

42 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

43 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

44 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

45 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

46 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

47 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

48 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

49 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

50 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

51 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

52 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

53 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

54 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

55 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

56 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

57 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

58 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

59 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

60 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

61 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

62 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

63 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

64 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

65 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

66 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

67 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

68 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

69 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

70 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

71 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

72 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

73 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

74 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

75 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

76 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

77 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

78 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

79 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

80 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

81 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

82 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

83 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

84 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

85 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

86 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

87 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

88 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

89 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

90 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

91 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

92 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

93 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

94 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

95 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

96 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

97 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

98 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

99 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

100 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

101 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

102 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

103 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

104 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

105 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

106 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

107 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

108 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

109 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

110 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

111 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

112 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

113 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

114 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

115 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

116 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

117 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

118 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

119 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

120 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

121 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

122 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

123 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

124 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

125 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

126 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

127 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

128 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

129 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

130 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

131 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

132 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

133 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

134 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

135 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

136 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

137 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

138 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

139 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

140 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

141 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

142 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

143 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

144 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

145 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

146 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

147 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292

148 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

149 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

150 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

151 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

152 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

153 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

154 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

155 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

156 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

157 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

158 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

159 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

160 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

161 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

162 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

163 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

164 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

165 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

166 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

167 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

168 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

169 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

170 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

171 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341

172 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

173 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

174 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

175 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

176 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

177 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

178 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

179 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

180 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

181 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

182 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

183 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

184 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

185 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436

186 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

187 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

188 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

189 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

190 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

191 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687

192 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

193 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

194 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516

195 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595

196 0 0 0 0,00

197 0 0 0 0,00

198 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

4 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

5 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

6 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

7 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

8 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

9 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

10 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

11 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

12 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

13 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

14 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

15 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

16 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

17 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

18 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

19 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

21 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

22 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

23 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

24 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

25 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

26 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

27 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

28 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

29 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

30 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

31 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

32 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

33 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

34 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

35 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

36 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

37 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

38 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

39 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

40 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

41 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

42 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

43 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

44 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

45 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

46 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

47 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

48 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

49 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

50 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

51 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

52 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

53 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

54 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

55 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

56 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

57 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

58 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

59 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

60 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

61 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

62 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

63 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

64 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

65 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

66 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

67 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

68 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

69 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

70 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

71 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

72 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

73 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

74 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

75 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

76 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

77 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

78 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

79 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

80 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

81 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

82 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

83 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

84 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

85 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

86 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

87 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

88 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

89 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

90 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

91 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

92 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

93 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

94 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

95 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

96 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

97 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

98 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

99 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

100 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

101 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

102 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

103 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

104 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

105 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

106 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

107 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

108 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

109 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

110 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

111 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

112 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

113 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

114 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

115 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

116 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

117 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

118 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

119 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

120 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

121 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

122 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

123 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

124 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

125 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

126 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

127 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

128 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

129 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

130 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

131 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

132 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

133 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

134 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

135 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

136 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

137 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

138 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

139 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

140 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

141 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

142 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

143 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

144 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

145 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

146 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

147 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292

148 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

149 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

150 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

151 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

152 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

153 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

154 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

155 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

156 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

157 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

158 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

159 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

160 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

161 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

162 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

163 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

164 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

165 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

166 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

167 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

168 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

169 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

170 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

171 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341

172 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

173 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

174 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

175 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

176 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

177 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

178 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

179 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

180 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

181 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

182 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

183 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

184 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

185 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436

186 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

187 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

188 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

189 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

190 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

191 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687

192 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514

                                                4 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

193 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

194 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516

195 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595

196 0 0 0 0,00

197 0 0 0 0,00

198 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00
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11 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

2 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

2 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

3 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

4 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

5 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

6 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

7 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

9 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

10 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

11 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

12 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

13 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

14 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

15 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775

16 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

17 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

18 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

19 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

20 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

21 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

22 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

23 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

24 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

26 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

27 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

28 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

29 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516
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11B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

3 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

4 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

5 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

6 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

8 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

9 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

10 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

11 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

13 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

14 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

15 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

16 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

17 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

18 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

19 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232

20 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

21 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

22 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

23 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

24 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

25 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

26 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

27 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

28 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

29 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687
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11C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

2 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

3 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

4 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

5 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

7 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

8 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

9 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

10 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

11 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

12 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

13 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

14 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

15 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

16 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

17 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

18 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

19 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

20 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

21 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

22 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

23 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

24 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

25 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

26 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595
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11D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

2 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

3 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

4 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

6 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765

7 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

8 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

9 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

10 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

11 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

12 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

13 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

14 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

15 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

16 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

17 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

19 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

20 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

21 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

22 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

23 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

24 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

25 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

26 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

27 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

28 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

29 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

30 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

31 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

32 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

33 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

2 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

4 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

5 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

6 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

7 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

8 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

9 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

10 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

11 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

12 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

14 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

15 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

16 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

17 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

2 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

4 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

6 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

7 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

8 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

9 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

10 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

11 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

13 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

14 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

15 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

16 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

17 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

18 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

19 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

20 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

21 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

22 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

23 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

24 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

2 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

3 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

4 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

6 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

7 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

8 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

9 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

10 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

12 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

13 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

14 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

3 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

4 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

5 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

6 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

7 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

8 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

9 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

10 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

11 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

12 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

13 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

14 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

15 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

16 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

17 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

18 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

19 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292
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 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00
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11 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

2 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

2 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

3 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

4 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

5 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

6 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

7 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

9 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

10 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

11 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

12 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

13 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

14 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

15 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775

16 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

17 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

18 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

19 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

20 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

21 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

22 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

23 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

24 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

26 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

27 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

28 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

29 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516
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11B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

3 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

4 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

5 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

6 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

8 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

9 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

10 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

11 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

13 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

14 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

15 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

16 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

17 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

18 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

19 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232

20 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

21 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

22 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

23 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

24 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

25 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

26 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

27 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

28 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

29 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687
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11C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

2 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

3 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

4 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

5 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

7 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

8 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

9 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

10 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

11 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

12 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

13 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

14 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

15 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

16 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

17 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

18 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

19 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

20 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

21 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

22 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

23 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

24 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

25 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

26 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595
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11D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

2 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

3 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

4 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

6 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765

7 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

8 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

9 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

10 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

11 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

12 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

13 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

14 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

15 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

16 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

17 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

19 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

20 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

21 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

22 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

23 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

24 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

25 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

26 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

27 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

28 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

29 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

30 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

31 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

32 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

33 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

2 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

4 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

5 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

6 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

7 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

8 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

9 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

10 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

11 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

12 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

14 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

15 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

16 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

17 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

2 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

4 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

6 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

7 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

8 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

9 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

10 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

11 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

13 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

14 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

15 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

16 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

17 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

18 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

19 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

20 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

21 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

22 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

23 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

24 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

2 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

3 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

4 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

6 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

7 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

8 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

9 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

10 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

12 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

13 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

14 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

3 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

4 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

5 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

6 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

7 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

8 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

9 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

10 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

11 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

12 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

13 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

14 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

15 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

16 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

17 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

18 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

19 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292
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 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00
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11 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

2 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748
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11A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

2 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

3 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

4 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

5 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

6 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

7 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

9 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

10 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

11 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

12 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

13 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

14 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

15 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775

16 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

17 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

18 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

19 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

20 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

21 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

22 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

23 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

24 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

26 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

27 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

28 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

29 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516
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11B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

3 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

4 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

5 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

6 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

8 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

9 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

10 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

11 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

13 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

14 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

15 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

16 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

17 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

18 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

19 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232

20 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

21 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

22 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

23 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

24 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

25 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

26 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

27 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

28 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

29 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687
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11C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

2 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

3 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

4 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

5 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

7 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

8 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

9 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

10 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

11 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

12 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

13 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

14 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

15 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

16 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

17 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

18 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

19 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

20 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

21 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

22 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

23 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

24 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

25 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

26 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595
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11D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

2 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

3 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

4 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

6 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765

7 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

8 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

9 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

10 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

11 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

12 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

13 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

14 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

15 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

16 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

17 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

19 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

20 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

21 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

22 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

23 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

24 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

25 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

26 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

27 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

28 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

29 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

30 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

31 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

32 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

33 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

2 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

4 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

5 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

6 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

7 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

8 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

9 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

10 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

11 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

12 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

14 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

15 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

16 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

17 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

2 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

4 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

6 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

7 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

8 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

9 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

10 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

11 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

13 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

14 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

15 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

16 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

17 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

18 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

19 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

20 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

21 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

22 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

23 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

24 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

2 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

3 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

4 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

6 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

7 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

8 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

9 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

10 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

12 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

13 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

14 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

3 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

4 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

5 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

6 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

7 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

8 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

9 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

10 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

11 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

12 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

13 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

14 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

15 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

16 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

17 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

18 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

19 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(198)

11,71 1,23 2,00 2,47 3,41 2,88 -0,01 0,57 0,70 24,96 177,340

İlçe
(1181)

11,20 (5) 1,23 (5) 1,85 (4) 2,52 (4) 3,44 (5) 3,77 (6) 0,15 (7) 0,84 (7) 1,20 (8) 26,20 (6) 181,770
İl

(7574)
12,31 (42) 1,25 (33) 1,91 (25) 2,80 (40) 3,49 (34) 4,88 (49) 0,29 (43) 1,17 (45) 1,74 (51) 29,84 (46) 193,670

Genel
(331284)

11,92 (723) 1,28 (172) 1,82 (144) 2,72 (212) 3,44 (143) 4,64 (764) 0,30 (179) 1,16 (334) 1,66 (398) 28,94 (1268) 191,290
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

(3)
7,00 1,75 5,00 4,00 0,00 2,00 6,00 25,75 182,310

11
(2)

4,88 2,75 2,75 3,75 4,38 4,12 -0,75 1,50 0,75 24,13 176,890
11A
(29)

10,71 1,56 1,72 2,70 3,36 3,84 -0,59 0,36 0,73 24,39 178,610
11B
(29)

10,50 0,71 1,70 2,75 3,49 3,61 0,49 0,94 0,82 25,01 178,830
11C
(26)

10,35 0,71 2,24 2,60 3,09 2,50 -0,48 0,21 0,10 21,32 166,720
11D
(33)

13,31 1,02 2,20 3,11 3,74 1,37 0,29 0,42 -0,23 25,23 178,010
11E
(17)

9,84 0,22 1,80 1,34 2,42 1,29 1,00 0,50 18,41 154,120
12A
(24)

11,76 1,42 1,68 1,72 3,49 4,93 0,23 0,91 1,46 27,60 187,780
12B
(16)

15,42 2,15 2,10 2,08 3,33 1,78 0,04 -0,21 0,21 26,90 184,580
12C
(19)

13,61 2,21 2,68 2,59 3,83 1,91 -0,44 0,12 0,31 26,82 186,510

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi okulunda 198 10

KIRIKHAN ilçesinde 1181 79 10
HATAY ilinde 7574 524 73 9

Genelde 331284 22647 3132 490 77

DERECELER

Genelde sınava 3132 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1588. oldu

HATAY ilinde sınava 73 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 47. oldu

KIRIKHAN ilçesinde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (196 Öğrenci) 40 16,03 17,27 40

Türkçe 40 16,0317,27 40
[-] Farklı cümle yapılarını ve türlerini
kullanır.

9 3,71 4,23 41

[-] Metinde geçen kelime ve kelime
gruplarının anlamlarını tespit eder.

8 3,07 4,03 38

[-] Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler
kullanmaktan kaçınır.

1 0,19 0,33 19

[+] Metindeki anlatım biçimleri ve
tekniklerinin işlevlerini belirler.

1 0,55 0,41 55

[+] İyi bir anlatımda bulunması gereken
özelliklere dikkat ederek yazar.

1 0,82 0,10 82

[-] Farklı türlerde metinler yazar. 3 0,78 1,27 26

[-] Konuşmasında önemli noktaları
vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi
kolaylaştıran ifadeler kullanır.

2 0,58 1,38 29

[-] Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler.

14 5,80 5,28 41

[+] İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve
iletişimde dilin önemini belirler.

1 0,53 0,24 53

Soru D Y %

TYT Sosyal (186 Öğrenci) 20 10,10 3,98 50

Tarih-1 5 1,70 1,90 34
[-] 1453-1520 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,27 0,49 27

[-] I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını
Osmanlı Devleti ve Batılı devletler
açısından değerlendirir.

1 0,34 0,33 34

[-] İki dünya savaşı arasındaki dönemde
oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve
askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın
nedenleri arasında ilişki kurar.

1 0,33 0,25 33

[-] Bir araştırma alanı ve bilim dalı
olarak tarihin konusunu, kapsamını ve
diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

1 0,18 0,63 18

[+] Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin
yapısında meydana gelen değişimi
analiz eder.

1 0,57 0,19 57

Coğrafya-1 5 2,20 0,79 44
[-] İklim elemanlarının oluşumunu ve
dağılışını açıklar.

1 0,23 0,22 23

[+] Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan
faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını
ilişkilendirir.

1 0,63 0,16 63

[+] Afetlerden korunma yöntemlerini
açıklar.

1 0,60 0,17 60

[+] Doğa ve insan etkileşimini
örneklerle açıklar.

1 0,68 0,08 68

[-] Dünya nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini değerlendirir.

1 0,05 0,16 5

Felsefe 5 2,61 0,57 52
[+] Varlık felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,58 0,06 58

[-] Ahlak felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,42 0,23 42

[-] Bilim felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,47 0,18 47

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

1 0,64 0,03 64

[-] Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,49 0,07 49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3,59 0,72 72
[+] Allah ın varlığı ve birliği konusunda
akli ve naklî delilleri analiz eder.

1 0,89 0,04 89

[+] İnsanın doğası ile din arasında ilişki
kurar.

1 0,71 0,15 71

[+] Değerlerin oluşumuna etki eden
unsurları analiz eder.

2 1,37 0,28 69

[+] Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve
ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini
tartışır.

1 0,61 0,25 61

Soru D Y %

TYT Matematik (179 Öğrenci) 40 4,26 5,54 11

Matematik-1 40 4,26 5,54 11
[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2,16 2,00 24

[-] Köklü ifadeleri içeren denklemleri
çözer.

1 0,07 0,15 7

[-] Gerçek sayılar kümesinde aralık
kavramını açıklar.

1 0,06 0,30 6

[-] Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0,44 0,18 44

[-] Birinci Dereceden Denklemler ve
Eşitsizlikler

1 0,14 0,32 14

[-] Polinomlarla toplama, çıkarma,
çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

1 0,02 0,04 2

[-] İki kümenin eşitliğini kullanarak
işlemler yapar.

1 0,03 0,07 3

[-] Kümeler 1 0,06 0,28 6

[-] Oran ve orantı kavramlarını
kullanarak problemler çözer.

5 0,33 0,54 7

[-] Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0,14 0,19 7

[-] Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer.

6 0,46 0,79 8

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,04 3

[-] Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen
ve alan özelliklerini açıklayarak
problemler çözer.

3 0,12 0,12 4

[-] Çokgenler 1 0,01 0,05 1

[-] Dik prizmalar ve dik piramitlerin
uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını
oluşturur.

1 0,01 0,02 1

[-] Çemberde teğetin özelliklerini
göstererek işlemler yapar.

1 0,04 0,01 4

[-] Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0,01 0,03 1

[-] Küre, dik dairesel silindir ve dik
dairesel koninin alan ve hacim
bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

1 0,02 0,03 2

[-] Üçgende açı özellikleri ile ilgili
işlemler yapar.

2 0,12 0,36 6

Soru D Y %

TYT Fen (122 Öğrenci) 20 2,55 5,16 13

Fizik 7 0,76 3,11 11
[-] Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar.

1 0,04 0,49 4

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını
açıklar.

1 0,07 0,30 7

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile
su dalgalarının yayılma hızını
ilişkilendirir.

1 0,11 0,52 11

[-] Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve
ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder.

1 0,15 0,57 15

[-] Düzlem aynada görüntü oluşumunu
açıklar.

1 0,13 0,41 13

[-] Basınç ve basınç kuvveti
kavramlarının katı, durgun sıvı ve
gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.

1 0,21 0,50 21

[-] Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik
potansiyel enerjisinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder.

1 0,05 0,32 5

Kimya 7 0,84 1,10 12
[-] Kimyasal türler arasındaki
etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve
kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ
enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt
eder.

1 0,15 0,09 15

[-] Kimyasal türler arasındaki
etkileşimleri sınıflandırır.

1 0,06 0,16 6

[-] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri
periyodik sistemdeki yerlerine göre
sınıflandırır. Periyodik özelliklerin
değişme eğilimlerini açıklar.

1 0,18 0,20 18

[-] Çözeltilerin koligatif özellikleri ile
derişimleri arasında ilişki kurar.
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan
örneklerle açıklar.

1 0,12 0,16 12

[-] Asitler ve bazlar arasındaki
tepkimeleri açıklar.

1 0,14 0,21 14

[-] Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr
atom modellerini açıklar.

1 0,06 0,17 6

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,14 0,11 14

Biyoloji 6 0,94 0,96 16
[-] Canlılardaki beslenme şekillerini
örneklerle açıklar.

1 0,14 0,20 14

[-] Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin,
su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile
ilişkisini kurar.

1 0,13 0,12 13

[-] Hücresel yapıları ve görevlerini
açıklar.

1 0,11 0,15 11

[-] Mitozu açıklar. 1 0,17 0,23 17

[-] Canlıların sınıflandırılmasında 1 0,15 0,20 15
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1
kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin
genel özelliklerini açıklar.
[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0,24 0,06 24
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 1 4,75 66 26 59,50 294,638 14140

2 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 57 30 49,50 264,095 31406

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 16 13,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 57 46 45,50 251,568 41798

4 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 3 4 2,00 6 0 6,00 5 1 4,75 51 38 41,50 230,218 66769

5 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 68265

6 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 3 7,25 3 1 2,75 1 1 0,75 42 13 38,75 226,468 72351

7 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 12 7,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 50 47 38,25 225,393 74043

8 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 79853

9 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 46 32 38,00 220,960 81354

10 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 84285

11 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 84414

12 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 86309

13 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 3 0,25 2 2 1,50 44 31 36,25 217,808 86785

14 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 87643

15 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 43 29 35,75 216,650 88887

16 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 42 22 36,50 216,345 89468

17 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 26 35,50 215,535 91022

18 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 92172

19 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 44 35 35,25 214,905 92184

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 11 5,25 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 48 50 35,50 214,695 92595

21 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 95629

22 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 27 34,25 211,905 97930

23 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 103558

24 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 104815

25 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 4 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 44 40 34,00 207,955 106104

26 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 109062

27 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 116848

28 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 41 38 31,50 201,800 119643

29 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 119647
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

30 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 120264

31 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 120356

32 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 14 13 10,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 38 32 30,00 201,148 121068

33 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 6 8,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 6 0 6,00 36 21 30,75 201,020 121335

34 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 24 10,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 48 72 30,00 200,663 122146

35 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 126296

36 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 127146

37 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 128618

38 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 2 4 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 39 36 30,00 197,225 130032

39 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 36 26 29,50 197,213 130062

40 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 9 14 5,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 42 29,50 196,948 130756

41 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN 11A 22 15 18,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 6 12 3,00 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 41 29,75 196,615 131510

42 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 6 5,50 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 37 31 29,25 195,943 133056

43 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 10 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 39 36 30,00 195,893 133193

44 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 4 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 34 22 28,50 195,855 133278

45 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 12 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 39 38 29,50 195,530 134018

46 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 134351

47 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 10 13 6,75 2 3 1,25 2 5 0,75 2 2 1,50 39 40 29,00 195,278 134617

48 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 134765

49 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 37 31 29,25 194,520 136505

50 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 136651

51 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 137757

52 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 140917

53 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 37 33 28,75 192,140 142367

54 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER 11B 14 20 9,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 14 2,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 41 50 28,50 191,945 142898

55 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 145030

56 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 145030

57 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 37 37 27,75 190,733 145962

58 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 146109
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

59 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 11 5,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 38 42 27,50 190,228 147326

60 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 1 4 0,00 1 2 0,50 35 34 26,50 189,210 149862

61 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 33 21 27,75 189,023 150328

62 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 14 3,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 39 47 27,25 188,568 151508

63 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 37 43 26,25 188,243 152363

64 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 152546

65 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 4 5,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 37 42 26,50 187,950 153099

66 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 4 3,00 2 4 1,00 1 0 1,00 33 23 27,25 187,830 153376

67 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 155156

68 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 156821

69 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 157370

70 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 27 27,25 186,203 157579

71 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 6 5,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 32 26,00 185,908 158343

72 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 159409

73 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 184,480 162053

74 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 35 35 26,25 184,188 162832

75 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 30 24,50 183,875 163650

76 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 164070

77 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 165927

78 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 7 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 34 32 26,00 182,880 166200

79 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ 11C 17 23 11,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 35 36 26,00 182,758 166486

80 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 32 24 26,00 182,710 166590

81 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 2 1 1,75 5 0 5,00 7 12 4,00 1 4 0,00 3 4 2,00 6 0 6,00 36 41 25,75 182,308 167616

82 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 33 30 25,50 180,980 171079

83 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 171230

84 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 13 15 9,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 36 49 23,75 180,700 171822

85 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 33 24,75 180,515 172293

86 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 6 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 35 38 25,50 180,458 172465

87 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 173323
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

88 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 173945

89 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 176014

90 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 176190

91 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 176856

92 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 18 24,50 178,795 176936

93 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 177146

94 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 28 24,00 177,948 179217

95 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 180007

96 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 32 33 23,75 177,355 180775

97 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 25 23,75 176,298 183636

98 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 32 32 24,00 176,218 183842

99 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 34 23,50 176,048 184312

100 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 29 23,75 175,765 185045

101 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 35 23,25 175,555 185597

102 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 188176

103 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 190197

104 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 30 27 23,25 173,645 190516

105 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 2 4 1,00 2 4 1,00 5 0 5,00 29 25 22,75 173,470 190973

106 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 192211

107 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 172,495 193533

108 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 194155

109 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 25 -3,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 56 23,00 171,850 195296

110 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 195980

111 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 38 21,50 170,933 197683

112 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 198106

113 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 199022

114 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 200662

115 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 9 11 6,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 34 20,50 168,815 203280

116 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 204080
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

117 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 204498

118 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 205748

119 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 29 31 21,25 167,650 206346

120 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 22 20,50 167,488 206832

121 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 206850

122 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 206873

123 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 31 40 21,00 167,390 207145

124 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 207563

125 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 207792

126 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 30 35 21,25 167,003 208144

127 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 208370

128 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 208420

129 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 211671

130 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 213630

131 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 214538

132 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 164,518 214563

133 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 214735

134 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 215329

135 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 215614

136 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 26 24 20,00 163,613 216935

137 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 27 19,25 163,088 218234

138 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 221221

139 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 9 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 30 19,50 161,723 221648

140 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 222818

141 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 23 15 19,25 161,215 222899

142 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 223221

143 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 25 24 19,00 161,085 223232

144 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 223232

145 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 1 3 0,25 3 2 2,50 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 224446
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

146 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 225284

147 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 225292

148 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 1 3 0,25 1 1 0,75 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 228023

149 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 3 2 2,50 2 0 2,00 24 22 18,50 158,685 229169

150 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 29 40 19,00 158,590 229395

151 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 25 27 18,25 158,450 229707

152 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 7 12 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 25 30 17,50 157,600 231819

153 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 24 25 17,75 156,378 234717

154 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 8 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 3 2,25 29 45 17,75 156,313 234870

155 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 235186

156 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 236648

157 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 23 17,25 155,198 237574

158 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 25 31 17,25 154,835 238433

159 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 238782

160 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 239259

161 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY 11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 240575

162 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 27 41 16,75 153,645 241206

163 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 26 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 34 69 16,75 153,610 241284

164 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 242404

165 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 2 0 2,00 5 0 5,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 243467

166 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 20 15 16,25 151,600 245817

167 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 246254

168 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 20 16 16,00 151,373 246323

169 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 250320

170 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 251078

171 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 251341

172 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 21 27 14,25 148,968 251651

173 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 11 3,25 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 28 51 15,25 148,673 252255

174 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 256016
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

175 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 6 8 4,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 25 47 13,25 144,283 261492

176 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 21 29 13,75 143,700 262669

177 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 19 21 13,75 143,638 262807

178 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 264208

179 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 266228

180 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 18 21 12,75 141,948 266330

181 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 266351

182 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 34 12,50 141,498 267140

183 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 17 18 12,50 139,663 270773

184 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 274643

185 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 19 32 11,00 137,120 275436

186 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 275478

187 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 281298

188 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 282155

189 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 18 33 9,75 130,960 286046

190 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 286380

191 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 286687

192 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 300514

193 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 305911

194 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 10 0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 13 36 4,00 113,188 308516

195 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 309595

196 0 0 0 0,00

197 0 0 0 0,00

198 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 19 -0,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
11 11A 11B 11C 11D 11E 12A



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 2 1 1,75 5 0 5,00 7 12 4,00 1 4 0,00 3 4 2,00 6 0 6,00 36 41 25,75 182,308 167616

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 6 5,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 32 26,00 185,908 158343

2 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 205748

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 46 32 38,00 220,960 81354

2 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 44 35 35,25 214,905 92184

3 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 11 5,25 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 48 50 35,50 214,695 92595

4 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 27 34,25 211,905 97930

5 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 104815

6 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 41 38 31,50 201,800 119643

7 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 14 13 10,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 38 32 30,00 201,148 121068

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN 11A 22 15 18,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 6 12 3,00 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 41 29,75 196,615 131510

9 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 37 31 29,25 194,520 136505

10 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 11 5,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 38 42 27,50 190,228 147326

11 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 37 43 26,25 188,243 152363

12 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 4 5,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 37 42 26,50 187,950 153099

13 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 30 24,50 183,875 163650

14 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 33 24,75 180,515 172293

15 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 32 33 23,75 177,355 180775

16 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 25 -3,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 56 23,00 171,850 195296

17 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 199022

18 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 9 11 6,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 34 20,50 168,815 203280

19 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 31 40 21,00 167,390 207145

20 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 30 35 21,25 167,003 208144

21 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 27 19,25 163,088 218234

22 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 1 3 0,25 3 2 2,50 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 224446

23 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 225284

24 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 25 27 18,25 158,450 229707

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 235186

26 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY 11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 240575

27 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 26 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 34 69 16,75 153,610 241284

28 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 34 12,50 141,498 267140



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 10 0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 13 36 4,00 113,188 308516
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 1 4,75 66 26 59,50 294,638 14140

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 3 7,25 3 1 2,75 1 1 0,75 42 13 38,75 226,468 72351

3 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 24 10,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 48 72 30,00 200,663 122146

4 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 9 14 5,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 42 29,50 196,948 130756

5 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 6 5,50 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 37 31 29,25 195,943 133056

6 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 10 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 39 36 30,00 195,893 133193

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 12 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 39 38 29,50 195,530 134018

8 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 10 13 6,75 2 3 1,25 2 5 0,75 2 2 1,50 39 40 29,00 195,278 134617

9 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 137757

10 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER 11B 14 20 9,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 14 2,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 41 50 28,50 191,945 142898

11 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 37 37 27,75 190,733 145962

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 14 3,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 39 47 27,25 188,568 151508

13 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 7 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 34 32 26,00 182,880 166200

14 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 6 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 35 38 25,50 180,458 172465

15 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 176014

16 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 18 24,50 178,795 176936

17 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 30 27 23,25 173,645 190516

18 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 214735

19 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 223232

20 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 29 40 19,00 158,590 229395

21 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 7 12 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 25 30 17,50 157,600 231819

22 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 8 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 3 2,25 29 45 17,75 156,313 234870

23 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 242404

24 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 20 16 16,00 151,373 246323

25 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 250320

26 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 21 27 14,25 148,968 251651

27 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 11 3,25 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 28 51 15,25 148,673 252255

28 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 6 8 4,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 25 47 13,25 144,283 261492



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

29 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 286687
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 79853

2 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 120264

3 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 120356

4 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 128618

5 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 145030

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 145030

7 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ 11C 17 23 11,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 35 36 26,00 182,758 166486

8 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 33 30 25,50 180,980 171079

9 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 32 32 24,00 176,218 183842

10 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 35 23,25 175,555 185597

11 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 172,495 193533

12 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 38 21,50 170,933 197683

13 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 204080

14 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 29 31 21,25 167,650 206346

15 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 206850

16 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 208370

17 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 23 17,25 155,198 237574

18 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 238782

19 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 251078

20 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 256016

21 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 19 21 13,75 143,638 262807

22 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 274643

23 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 275478

24 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 282155

25 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 286380

26 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 309595



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 84285

2 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 86309

3 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 87643

4 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 109062

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 2 4 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 39 36 30,00 197,225 130032

6 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 134765

7 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 140917

8 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 146109

9 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 152546

10 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 156821

11 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 157370

12 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 27 27,25 186,203 157579

13 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 35 35 26,25 184,188 162832

14 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 165927

15 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 171230

16 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 173323

17 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 176190

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 28 24,00 177,948 179217

19 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 34 23,50 176,048 184312

20 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 29 23,75 175,765 185045

21 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 188176

22 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 192211

23 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 198106

24 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 207563

25 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 214538

26 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 164,518 214563

27 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 221221

28 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 223221



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

29 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 236648

30 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 239259

31 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 264208

32 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 266228

33 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 300514
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 32 24 26,00 182,710 166590

2 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 180007

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 200662

4 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 215329

5 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 26 24 20,00 163,613 216935

6 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 222818

7 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 23 15 19,25 161,215 222899

8 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 3 2 2,50 2 0 2,00 24 22 18,50 158,685 229169

9 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 24 25 17,75 156,378 234717

10 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 25 31 17,25 154,835 238433

11 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 20 15 16,25 151,600 245817

12 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 21 29 13,75 143,700 262669

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 17 18 12,50 139,663 270773

14 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 281298

15 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 18 33 9,75 130,960 286046

16 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 305911

17 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 19 -0,75
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 57 30 49,50 264,095 31406

2 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 16 13,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 57 46 45,50 251,568 41798

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 3 4 2,00 6 0 6,00 5 1 4,75 51 38 41,50 230,218 66769

4 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 12 7,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 50 47 38,25 225,393 74043

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 84414

6 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 3 0,25 2 2 1,50 44 31 36,25 217,808 86785

7 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 4 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 44 40 34,00 207,955 106104

8 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 3 2 2,50 3 0 3,00 10 6 8,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 6 0 6,00 36 21 30,75 201,020 121335

9 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 36 26 29,50 197,213 130062

10 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 4 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 34 22 28,50 195,855 133278

11 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 1 4 0,00 1 2 0,50 35 34 26,50 189,210 149862

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 33 21 27,75 189,023 150328

13 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 4 3,00 2 4 1,00 1 0 1,00 33 23 27,25 187,830 153376

14 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 13 15 9,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 36 49 23,75 180,700 171822

15 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 2 4 1,00 2 4 1,00 5 0 5,00 29 25 22,75 173,470 190973

16 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 204498

17 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 22 20,50 167,488 206832

18 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 9 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 30 19,50 161,723 221648

19 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 27 41 16,75 153,645 241206

20 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 2 0 2,00 5 0 5,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 243467

21 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 246254

22 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 18 21 12,75 141,948 266330

23 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 266351

24 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 19 32 11,00 137,120 275436



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 68265

2 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 92172

3 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 95629

4 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 116848

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 119647

6 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 134351

7 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 37 33 28,75 192,140 142367

8 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 184,480 162053

9 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 190197

10 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 194155

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 195980

12 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 206873

13 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 213630

14 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 25 24 19,00 161,085 223232

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 1 3 0,25 1 1 0,75 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 228023

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 251341
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 43 29 35,75 216,650 88887

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 42 22 36,50 216,345 89468

3 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 26 35,50 215,535 91022

4 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 103558

5 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 126296

6 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 127146

7 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 136651

8 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 155156

9 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 159409

10 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 164070

11 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 173945

12 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 176856

13 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 177146

14 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 25 23,75 176,298 183636

15 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 207792

16 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 208420

17 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 211671

18 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 215614

19 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 225292
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

3 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

4 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

5 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

6 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

7 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

8 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

9 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

10 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

11 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

12 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

13 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

14 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

15 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

16 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

17 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

18 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

19 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

20 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

21 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

22 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

23 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

24 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

25 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

26 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

27 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

28 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

29 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

30 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

31 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

32 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

33 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

34 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

35 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

36 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

37 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

38 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

39 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

40 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

41 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

42 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

43 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

44 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

45 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

46 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

47 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

48 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

49 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

50 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

51 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

52 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

53 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

54 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

55 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

56 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

57 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

58 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

59 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

60 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

61 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

62 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

63 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

64 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

65 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

66 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

67 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

68 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

69 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

70 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

71 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

72 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

73 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

74 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

75 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

76 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

77 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

78 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

79 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

80 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

81 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

82 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

83 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

84 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

85 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

86 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

87 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

88 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

89 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

90 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

91 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

92 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

93 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

94 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

95 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

96 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

97 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

98 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

99 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

100 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

101 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

102 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

103 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

104 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

105 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

106 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

107 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

108 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

109 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

110 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

111 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

112 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

113 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

114 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

115 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

116 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

117 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

118 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748

119 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

120 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

121 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

122 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

123 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

124 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

125 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

126 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

127 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

128 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

129 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

130 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

131 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

132 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

133 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

134 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

135 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

136 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

137 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

138 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

139 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

140 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

141 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

142 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

143 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

144 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

145 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

146 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

147 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292

148 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

149 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

150 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

151 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

152 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

153 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

154 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

155 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

156 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

157 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

158 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

159 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

160 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

161 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

162 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

163 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

164 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

165 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

166 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

167 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

168 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

169 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

170 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

171 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341

172 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

173 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

174 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

175 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

176 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

177 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

178 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

179 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

180 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

181 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

182 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

183 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

184 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

185 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436

186 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

187 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

188 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

189 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

190 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

191 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687

192 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514

                                                4 / 5



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

KATILIMLAR

193 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

194 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516

195 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595

196 0 0 0 0,00

197 0 0 0 0,00

198 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 40 FİLİZ ÇETİ N 12 20 7,00 7 1 6,75 7 12 4,00 10 8 8,00 36 41 25,75 182,308 1 81 531 3909 167616

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 1524 BELKIS KARAMANOĞLU 11 9 19 4,25 15 1 14,75 7 6 5,50 3 6 1,50 34 32 26,00 185,908 1 71 466 3673 158343

2 1521 MEHMET ALİ KARACA 11 12 26 5,50 14 6 12,50 5 9 2,75 31 41 20,75 167,873 2 118 709 4842 205748
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1560 KADER YAREN KARA 11A 22 12 19,00 15 3 14,25 4 10 1,50 5 7 3,25 46 32 38,00 220,960 1 9 158 1934 81354

2 1000 ABDURRAHMAN SAĞIR 11A 21 17 16,75 13 4 12,00 7 7 5,25 3 7 1,25 44 35 35,25 214,905 2 19 210 2181 92184

3 1444 ÜMİT ELİTAŞ 11A 15 24 9,00 16 4 15,00 8 11 5,25 9 11 6,25 48 50 35,50 214,695 3 20 211 2192 92595

4 1558 ESRA ASLI 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 41 27 34,25 211,905 4 22 230 2301 97930

5 1448 SELMAA ÇAPAR 11A 21 12 18,00 11 1 10,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 208,563 5 24 256 2469 104815

6 1495 SÜHEYLA GEN ER 11A 16 18 11,50 15 4 14,00 5 6 3,50 5 10 2,50 41 38 31,50 201,800 6 28 298 2810 119643

7 1628 K GİZEM AKÇA 11A 14 7 12,25 6 4 5,00 14 13 10,75 4 8 2,00 38 32 30,00 201,148 7 32 306 2855 121068

8 1579 MAHAN FURKAN ÖZGÜN11A 22 15 18,25 11 5 9,75 6 12 3,00 1 9 -1,25 40 41 29,75 196,615 8 41 354 3098 131510

9 48 NAZLI    ÇALIM 11A 15 15 11,25 13 5 11,75 5 6 3,50 4 5 2,75 37 31 29,25 194,520 9 49 380 3211 136505

10 51 MUSA CAN KÜLLÜK 11A 10 17 5,75 15 4 14,00 8 11 5,25 5 10 2,50 38 42 27,50 190,228 10 59 423 3433 147326

11 17 ÖZGE GELEN 11A 15 20 10,00 13 7 11,25 8 4 7,00 1 12 -2,00 37 43 26,25 188,243 11 63 438 3546 152363

12 32 MELİSA DUMAN 11A 15 22 9,50 15 4 14,00 6 4 5,00 1 12 -2,00 37 42 26,50 187,950 12 65 442 3566 153099

13 1527 SULTAN KARAÖMER 11A 10 16 6,00 10 4 9,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 32 30 24,50 183,875 13 75 503 3811 163650

14 1580 MERYEM İŞBİLİR 11A 17 19 12,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 33 33 24,75 180,515 14 85 561 4025 172293

15 1598 HAYRUNNİSA GÜLMEZ 11A 16 19 11,25 11 6 9,50 4 4 3,00 1 4 0,00 32 33 23,75 177,355 15 96 605 4247 180775

16 1456 MERVE GÖK 11A 18 20 13,00 16 4 15,00 3 25 -3,25 0 7 -1,75 37 56 23,00 171,850 16 109 668 4593 195296

17 1548 FAZİLET DENİZOĞLU 11A 19 20 14,00 2 0 2,00 6 3 5,25 27 23 21,25 170,453 17 113 689 4680 199022

18 1002 MEHMET SAPAN 11A 10 12 7,00 8 5 6,75 9 11 6,25 2 6 0,50 29 34 20,50 168,815 18 115 702 4782 203280

19 1458 LEYLA YILDIZ 11A 17 16 13,00 6 4 5,00 4 9 1,75 4 11 1,25 31 40 21,00 167,390 19 123 718 4876 207145

20 1553 TAYFUN BİNER 11A 8 8 6,00 16 4 15,00 1 8 -1,00 5 15 1,25 30 35 21,25 167,003 20 126 727 4905 208144

21 974 DİLEK KARDÖL 11A 15 18 10,50 6 5 4,75 4 2 3,50 1 2 0,50 26 27 19,25 163,088 21 137 774 5132 218234

22 1552 ZEYNEPNUR ATMIŞ 11A 16 18 11,50 4 5 2,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 26 32 18,00 160,565 22 145 812 5307 224446

23 1504 CAN KAFAS 11A 16 22 10,50 6 2 5,50 4 6 2,50 26 30 18,50 160,260 23 146 818 5324 225284

24 1479 ÖMER İŞGÖREN 11A 12 15 8,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 8 2,00 25 27 18,25 158,450 24 151 841 5430 229707

25 1531 BÜŞRA GELİCİ 11A 11 24 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 156,173 25 155 862 5569 235186

26 1539 ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY11A 10 14 6,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 153,948 26 161 883 5698 240575

27 1595 ALİ AYGRL 11A 14 21 8,75 12 6 10,50 6 26 -0,50 2 16 -2,00 34 69 16,75 153,610 27 163 885 5711 241284

28 1545 ZEYNEP İREM ALKIR 11A 10 21 4,75 5 2 4,50 5 8 3,00 1 3 0,25 21 34 12,50 141,498 28 182 1005 6350 267140

29 1574 NURCAN EREN 11A 8 15 4,25 1 3 0,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 13 36 4,00 113,188 29 194 1144 7280 308516
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1111 SENA KIVRAK 11B 27 13 23,75 15 1 14,75 14 5 12,75 10 7 8,25 66 26 59,50 294,638 1 1 13 357 14140

2 1514 NESLİHAN GÖKSU 11B 22 8 20,00 8 0 8,00 8 3 7,25 4 2 3,50 42 13 38,75 226,468 2 6 134 1736 72351

3 1590 AHMET YİĞİT SAMUK 11B 11 29 3,75 14 6 12,50 16 24 10,00 7 13 3,75 48 72 30,00 200,663 3 34 310 2881 122146

4 1556 İBRAHİM H ÇAĞLAR 11B 18 17 13,75 11 5 9,75 9 14 5,50 2 6 0,50 40 42 29,50 196,948 4 40 349 3079 130756

5 1532 EMRE KÜÇÜK 11B 12 16 8,00 14 2 13,50 7 6 5,50 4 7 2,25 37 31 29,25 195,943 5 42 359 3133 133056

6 1575 MELİSA YILDIRIM 11B 19 21 13,75 10 1 9,75 5 10 2,50 5 4 4,00 39 36 30,00 195,893 6 43 360 3135 133193

7 1520 SERDAR SOLAKLI 11B 13 18 8,50 14 2 13,50 7 12 4,00 5 6 3,50 39 38 29,50 195,530 7 45 367 3151 134018

8 21 TUBA GÖKTÜRKLE R 11B 16 15 12,25 7 2 6,50 10 13 6,75 6 10 3,50 39 40 29,00 195,278 8 47 371 3171 134617

9 973 FATMA ÇİFTCİ 11B 19 18 14,50 12 4 11,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 36 29 28,75 194,013 9 51 384 3240 137757

10 1453 ORHAN GÖKSAL GÖÇER11B 14 20 9,00 16 3 15,25 6 14 2,50 5 13 1,75 41 50 28,50 191,945 10 54 400 3348 142898

11 1614 RUMEYSA MERD 11B 19 18 14,50 12 6 10,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 37 37 27,75 190,733 11 57 420 3413 145962

12 1452 BESTAMİ KOCAMAN 11B 12 18 7,50 15 2 14,50 7 14 3,50 5 13 1,75 39 47 27,25 188,568 12 62 435 3525 151508

13 1569 GÜLPERİNUR KISMET 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 3 7 1,25 3 3 2,25 34 32 26,00 182,880 13 78 516 3865 166200

14 1608 KÜBRA NUR KIVRAK 11B 15 21 9,75 9 4 8,00 3 6 1,50 8 7 6,25 35 38 25,50 180,458 14 86 564 4028 172465

15 1528 SEMA NUR GERGÜR 11B 16 14 12,50 12 6 10,50 2 4 1,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,173 15 89 579 4113 176014

16 1526 KUBİLAY AKIN LEK 11B 14 12 11,00 11 1 10,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 18 24,50 178,795 16 92 582 4146 176936

17 1624 KÜBRA BALAKAN 11B 17 17 12,75 6 2 5,50 2 3 1,25 5 5 3,75 30 27 23,25 173,645 17 104 650 4476 190516

18 1447 YASİN ALTIER 11B 14 26 7,50 12 7 10,25 5 14 1,50 1 1 0,75 32 48 20,00 164,455 18 133 759 5042 214735

19 1492 HÜSEYİN DÖNER 11B 13 26 6,50 12 7 10,25 5 15 1,25 1 0 1,00 31 48 19,00 161,085 19 143 804 5278 223232

20 1525 RÜMEYSA ÇAYDAN 11B 18 20 13,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 4 9 1,75 29 40 19,00 158,590 20 150 837 5419 229395

21 1563 EMRE ATEŞ 11B 9 10 6,50 6 3 5,25 7 12 4,00 3 5 1,75 25 30 17,50 157,600 21 152 847 5483 231819

22 1603 AYŞEGÜL VANER 11B 16 22 10,50 2 5 0,75 4 8 2,00 7 10 4,50 29 45 17,75 156,313 22 154 860 5563 234870

23 1586 EMRE KOCA 11B 14 20 9,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 22 26 15,50 153,155 23 164 891 5735 242404

24 1459 NİHAL GÖKÇEK 11B 10 13 6,75 6 0 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 20 16 16,00 151,373 24 168 910 5841 246323

25 1604 SİBEL GÜLERYÜZ 11B 18 20 13,00 4 7 2,25 22 27 15,25 149,563 25 169 925 5918 250320

26 1347 FURKAN YILDIZ 11B 9 14 5,50 6 2 5,50 6 3 5,25 0 8 -2,00 21 27 14,25 148,968 26 172 931 5948 251651

27 1442 GÜLSÜM TOMUK 11B 11 16 7,00 3 17 -1,25 6 11 3,25 8 7 6,25 28 51 15,25 148,673 27 173 932 5968 252255

28 1463 SEVGİ BULDUK 11B 11 16 7,00 5 13 1,75 6 8 4,00 3 10 0,50 25 47 13,25 144,283 28 175 974 6190 261492

29 1519 LEYLA İPEK 11B 10 24 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 17 30 9,50 130,575 29 191 1082 6817 286687
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1533 MUHAMMED YEŞİLOT 11C 23 14 19,50 16 3 15,25 5 8 3,00 44 25 37,75 221,883 1 8 153 1901 79853

2 1570 EBRU YILDIRIM 11C 20 12 17,00 13 3 12,25 3 3 2,25 36 18 31,50 201,525 2 30 300 2826 120264

3 1491 MEHMET ALİ DANACI 11C 19 21 13,75 14 6 12,50 6 5 4,75 39 32 31,00 201,483 3 31 301 2830 120356

4 1500 SİNEM YAŞAN 11C 21 12 18,00 12 4 11,00 2 2 1,50 35 18 30,50 197,845 4 37 340 3035 128618

5 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

6 1529 FATMA DOĞAN 11C 20 18 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 35 29 27,75 191,103 5 55 414 3391 145030

7 1465 MEHMET İRFAN HATİPOĞ11C 17 23 11,25 13 7 11,25 2 4 1,00 3 2 2,50 35 36 26,00 182,758 7 79 523 3875 166486

8 1547 GİZE  KARAÖMER 11C 14 14 10,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 5 2,75 33 30 25,50 180,980 8 82 547 3985 171079

9 29 BAHAR YILDIZ 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 32 32 24,00 176,218 9 98 614 4307 183842

10 1523 YAREN  *KE 11C 18 17 13,75 9 11 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 32 35 23,25 175,555 10 101 623 4357 185597

11 1489 HATİCE KÜBRA GÜL 11C 15 14 11,50 8 0 8,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 20 22,00 172,495 11 107 659 4555 193533

12 1572 GÖKSU ALTAN 11C 14 19 9,25 12 7 10,25 5 6 3,50 0 6 -1,50 31 38 21,50 170,933 12 111 678 4642 197683

13 1573 HATİCE KOCAMAN 11C 21 14 17,50 4 2 3,50 25 16 21,00 168,495 13 116 706 4801 204080

14 1481 DİLARA BAYIRCIKLI 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 29 31 21,25 167,650 14 119 712 4856 206346

15 1516 EMİNE EVLİYA 11C 13 21 7,75 11 7 9,25 6 6 4,50 0 5 -1,25 30 39 20,25 167,485 15 121 715 4869 206850

16 0 ŞULE BEKLER 11C 17 23 11,25 12 8 10,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,918 16 127 729 4913 208370

17 1577 İREM TOPÇU 11C 9 22 3,50 14 1 13,75 23 23 17,25 155,198 17 157 871 5620 237574

18 1576 BÜŞRA NUR DAMLI 11C 9 24 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 24 28 17,00 154,700 18 159 874 5645 238782

19 1505 MİRAÇ KÖSE 11C 12 10 9,50 2 0 2,00 5 1 4,75 0 7 -1,75 19 18 14,50 149,220 19 170 929 5934 251078

20 1502 DUDU ÇEVEN 11C 12 16 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 19 14,25 146,953 20 174 952 6049 256016

21 1530 EMRULLAH YILMAZ 11C 15 20 10,00 4 1 3,75 19 21 13,75 143,638 21 177 979 6218 262807

22 1555 EGEMEN 11C 10 29 2,75 10 9 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 42 11,50 137,548 22 184 1035 6538 274643

23 1480 AHMET ÇOBAN 11C 7 14 3,50 4 0 4,00 4 2 3,50 15 16 11,00 137,095 23 186 1037 6557 275478

24 1543 ERDİNÇ AYDOĞDU 11C 7 11 4,25 6 4 5,00 1 0 1,00 14 15 10,25 133,250 24 188 1063 6700 282155

25 1561 ENES KÖSE 11C 11 16 7,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 17 28 10,00 130,770 25 190 1081 6810 286380

26 58 ALİ BUĞRA 11C 7 20 2,00 2 1 1,75 9 21 3,75 111,938 26 195 1149 7295 309595
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1517 EMİNE ŞAHAN 11D 23 15 19,25 16 3 15,25 3 2 2,50 42 20 37,00 219,208 1 10 168 1999 84285

2 20 ESRA BAĞSIZ 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 3 9 0,75 44 28 37,00 218,065 2 12 177 2047 86309

3 1510 GÜLFİDAN YERLİ 11D 22 12 19,00 16 2 15,50 2 0 2,00 40 14 36,50 217,335 3 14 184 2076 87643

4 1537 SAADET NUR GÜNER 11D 21 17 16,75 15 5 13,75 3 2 2,50 39 24 33,00 206,493 4 26 268 2582 109062

5 1600 ESMAGÜL GÖVLER 11D 21 18 16,50 9 8 7,00 5 3 4,25 4 7 2,25 39 36 30,00 197,225 5 38 347 3065 130032

6 1607 RABİA TEKER 11D 23 10 20,50 7 3 6,25 3 1 2,75 33 14 29,50 195,210 6 48 372 3173 134765

7 35 MERYEM GÖK 11D 19 21 13,75 14 4 13,00 3 4 2,00 36 29 28,75 192,720 7 52 397 3307 140917

8 1513 SUDENAZ DÖNMEZ 11D 21 17 16,75 11 4 10,00 2 2 1,50 34 23 28,25 190,685 8 58 421 3415 146109

9 0 SELVİNAZ ÇİMER 11D 18 16 14,00 12 5 10,75 3 2 2,50 33 23 27,25 188,173 9 64 440 3551 152546

10 1509 AHMET BBAĞ 11D 21 17 16,75 12 5 10,75 1 5 -0,25 34 27 27,25 186,495 10 68 454 3635 156821

11 1589 İMURATÇAY 11D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 28 27,00 186,290 11 69 458 3647 157370

12 1506 ZEHRA POLAT 11D 21 16 17,00 10 5 8,75 3 6 1,50 34 27 27,25 186,203 12 70 459 3649 157579

13 1549 TESLİME ŞAHİN 11D 20 18 15,50 13 5 11,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 35 35 26,25 184,188 13 74 498 3794 162832

14 1568 HATİCE TOPÇU 11D 20 17 15,75 12 7 10,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 34 31 26,25 182,985 14 77 513 3856 165927

15 1564 BÜŞRA GELDİ 11D 19 21 13,75 12 6 10,50 3 8 1,00 34 35 25,25 180,925 15 83 550 3991 171230

16 1501 SILA ARSLAN 11D 15 19 10,25 15 4 14,00 1 1 0,75 31 24 25,00 180,158 16 87 570 4047 173323

17 1507 EREN KAYA 11D 18 16 14,00 11 8 9,00 2 4 1,00 1 1 0,75 32 29 24,75 179,098 17 90 580 4118 176190

18 1490 MENNAN GÖZALAN 11D 9 19 4,25 15 4 14,00 4 3 3,25 3 2 2,50 31 28 24,00 177,948 18 94 592 4203 179217

19 949 BURAK SEVİNÇ 11D 15 25 8,75 15 4 14,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 32 34 23,50 176,048 19 99 616 4319 184312

20 1587 NİSA KATAN 11D 17 19 12,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 31 29 23,75 175,765 20 100 618 4337 185045

21 1550 SIDIKA SARCAN 11D 20 20 15,00 11 9 8,75 0 1 -0,25 31 30 23,50 174,545 21 102 638 4422 188176

22 1591 M EMİN BAYANA 11D 14 23 8,25 10 5 8,75 6 4 5,00 30 32 22,00 173,008 22 106 657 4527 192211

23 1541 YAREN KAL 11D 18 21 12,75 11 6 9,50 1 4 0,00 30 31 22,25 170,785 23 112 683 4656 198106

24 1605 BEYZA BAZ 11D 12 10 9,50 12 4 11,00 1 2 0,50 25 16 21,00 167,215 24 124 721 4887 207563

25 33 ZEYNEP KIZILDAĞ 11D 20 20 15,00 7 9 4,75 2 6 0,50 29 35 20,25 164,533 25 131 755 5036 214538

26 1515 RABİA KÖLÜ 11D 18 19 13,25 7 5 5,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 32 20,00 164,518 26 132 756 5037 214563

27 1599 MEHMETCAN YILDIZ 11D 17 23 11,25 8 4 7,00 2 7 0,25 2 4 1,00 29 38 19,50 161,893 27 138 788 5215 221221

28 52 SUDENAZ ELMAS 11D 17 23 11,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 28 35 19,25 161,090 28 142 803 5277 223221

29 1583 MELDA ÇOLAK 11D 12 23 6,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 0 1,00 25 30 17,50 155,583 29 156 867 5600 236648

30 1009 MERVE KOCACIK 11D 15 25 8,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 36 17,00 154,483 30 160 876 5655 239259

31 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11D 16 18 11,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 23 13,25 142,938 31 178 989 6260 264208

32 1538 FATMANUR SIRMA 11D 16 18 11,50 3 6 1,50 19 24 13,00 141,995 32 179 998 6321 266228

33 50 NEZİR AHISKALI 11D 2 1 1,75 5 4 4,00 7 5 5,75 120,610 33 192 1125 7119 300514
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1619 EMİNE KIŞLIOĞLU 11E 20 20 15,00 12 4 11,00 32 24 26,00 182,710 1 80 524 3877 166590

2 1562 ŞULE KARA 11E 16 23 10,25 13 5 11,75 2 0 2,00 31 28 24,00 177,648 2 95 598 4221 180007

3 1494 SEMA NUR KARAKAYA 11E 15 16 11,00 10 1 9,75 1 0 1,00 26 17 21,75 169,828 3 114 695 4721 200662

4 1508 GÖRKEM MUCUK 11E 15 18 10,50 9 2 8,50 1 0 1,00 25 20 20,00 164,235 4 134 761 5058 215329

5 1476 AYNUR ÇİL 11E 17 21 11,75 9 3 8,25 26 24 20,00 163,613 5 136 771 5106 216935

6 1471 EDA ÇİLOĞLU 11E 17 13 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 15 19,25 161,245 6 140 799 5262 222818

7 1499 YASEMİN DURMAZ 11E 12 13 8,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 23 15 19,25 161,215 7 141 800 5264 222899

8 1488 İREM BOLAT 11E 19 20 14,00 5 2 4,50 24 22 18,50 158,685 8 149 836 5415 229169

9 1467 TUĞBA ÇAKIR 11E 17 20 12,00 7 5 5,75 24 25 17,75 156,378 9 153 859 5557 234717

10 1588 MUTİA DURUR 11E 16 21 10,75 9 10 6,50 25 31 17,25 154,835 10 158 873 5638 238433

11 947 ELİF ESRA ULAŞLI 11E 15 15 11,25 5 0 5,00 20 15 16,25 151,600 11 166 907 5831 245817

12 1554 NAGİHAN DEMİRTAŞ 11E 15 25 8,75 6 4 5,00 21 29 13,75 143,700 12 176 978 6217 262669

13 1441 NUR BÜYÜK 11E 13 15 9,25 4 3 3,25 17 18 12,50 139,663 13 183 1014 6437 270773

14 975 ELİF GÜLERYÜZ 11E 11 10 8,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 14 15 10,25 133,738 14 187 1056 6679 281298

15 1601 ELİF NİSA BOZAK 11E 13 25 6,75 5 8 3,00 18 33 9,75 130,960 15 189 1079 6803 286046

16 1455 SILA YEL İ 11E 12 28 5,00 12 28 5,00 115,800 16 193 1136 7228 305911

17 1493 SERAP NUR KARAKAYA 11E 4 16 0,00 0 3 -0,75 4 19 -0,75
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 1318 AHMET KAPLAN 12A 20 20 15,00 19 0 19,00 13 3 12,25 5 7 3,25 57 30 49,50 264,095 1 2 41 798 31406

2 1438 DİLARA GİRGİN 12A 15 25 8,75 19 0 19,00 17 16 13,00 6 5 4,75 57 46 45,50 251,568 2 3 61 1048 41798

3 1390 DİLARA GÖÇER 12A 19 21 13,75 14 5 12,75 4 7 2,25 14 5 12,75 51 38 41,50 230,218 3 4 118 1608 66769

4 0 MÜRŞİDE DEMİR 12A 20 20 15,00 15 3 14,25 10 12 7,00 5 12 2,00 50 47 38,25 225,393 4 7 139 1779 74043

5 14 MERVE GÜL KILINÇ 12A 26 13 22,75 11 3 10,25 3 3 2,25 2 0 2,00 42 19 37,25 219,135 5 11 169 2003 84414

6 30 AHMET YUSUF 12A 18 14 14,50 16 3 15,25 7 9 4,75 3 5 1,75 44 31 36,25 217,808 6 13 178 2058 86785

7 1378 ZEHRA AÇIL 12A 18 22 12,50 12 6 10,50 4 4 3,00 10 8 8,00 44 40 34,00 207,955 7 25 259 2501 106104

8 0 ERTAN TÜRKOĞLU 12A 11 5 9,75 6 2 5,50 10 6 8,50 9 8 7,00 36 21 30,75 201,020 8 33 307 2863 121335

9 1334 TUĞBA IŞIK 12A 22 15 18,25 3 2 2,50 8 4 7,00 3 5 1,75 36 26 29,50 197,213 9 39 348 3069 130062

10 1417 ÖMER ANIL ŞIK 12A 9 16 5,00 10 0 10,00 11 4 10,00 4 2 3,50 34 22 28,50 195,855 10 44 363 3139 133278

11 1337 ÖMER TOPALOĞLU 12A 15 22 9,50 9 4 8,00 9 2 8,50 2 6 0,50 35 34 26,50 189,210 11 60 430 3485 149862

12 1314 EMİNE ŞAHİN 12A 20 14 16,50 2 0 2,00 5 4 4,00 6 3 5,25 33 21 27,75 189,023 12 61 434 3499 150328

13 43 SEFA KARA 12A 19 15 15,25 7 0 7,00 4 4 3,00 3 4 2,00 33 23 27,25 187,830 13 66 445 3574 153376

14 1369 BEYZAGÜL GÖKKAN 12A 15 25 8,75 5 1 4,75 13 15 9,25 3 8 1,00 36 49 23,75 180,700 14 84 557 4010 171822

15 1310 FİDAN ARDA 12A 14 13 10,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 9 8 7,00 29 25 22,75 173,470 15 105 652 4491 190973

16 1352 MEDİNE SARI 12A 18 17 13,75 8 5 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 27 21,25 168,365 16 117 707 4811 204498

17 1312 MELİKE PALTA 12A 21 17 16,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 22 20,50 167,488 17 120 714 4868 206832

18 41 HACER ÇAPAR 12A 17 15 13,25 7 3 6,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 27 30 19,50 161,723 18 139 791 5229 221648

19 1392 DOĞUKAN UZUN 12A 16 15 12,25 7 6 5,50 2 7 0,25 2 13 -1,25 27 41 16,75 153,645 19 162 884 5709 241206

20 1327 AHMET EREN ÇİFÇİ 12A 5 11 2,25 7 0 7,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 21 23 15,25 152,620 20 165 895 5758 243467

21 1333 TESLİME ERDAL 12A 14 26 7,50 12 8 10,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 46 16,50 151,400 21 167 909 5839 246254

22 1360 CİHATHASIRCI 12A 12 12 9,00 4 4 3,00 2 5 0,75 18 21 12,75 141,948 22 180 999 6323 266330

23 1399 MERYEM BATAN 12A 13 18 8,50 4 4 3,00 3 7 1,25 1 3 0,25 21 32 13,00 141,935 23 181 1000 6324 266351

24 1385 MUSTAFA KÖSE 12A 6 12 3,00 4 1 3,75 6 9 3,75 3 10 0,50 19 32 11,00 137,120 24 185 1036 6556 275436
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 MUHSİN TAŞ 12B 21 8 19,00 17 3 16,25 6 6 4,50 44 17 39,75 229,168 1 5 122 1645 68265

2 1340 BÜŞRA EKER 12B 21 18 16,50 18 2 17,50 2 1 1,75 41 21 35,75 214,913 2 18 209 2180 92172

3 24 ALPEREN YAĞBASAN 12B 23 6 21,50 11 3 10,25 6 11 3,25 40 20 35,00 213,095 3 21 221 2248 95629

4 1372 HASAN ERGENÇ 12B 21 12 18,00 14 2 13,50 1 1 0,75 36 15 32,25 203,043 4 27 287 2743 116848

5 1322 HÜSEYİN ARAN 12B 22 8 20,00 9 2 8,50 4 4 3,00 35 14 31,50 201,795 5 29 299 2811 119647

6 1355 AYŞEGÜL ÇAYLI 12B 20 12 17,00 11 5 9,75 4 5 2,75 35 22 29,50 195,385 6 46 369 3161 134351

7 1339 HATİCE KOŞUN 12B 18 21 12,75 16 2 15,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 33 28,75 192,140 7 53 399 3337 142367

8 1344 NİDA GEDİK 12B 19 18 14,50 13 5 11,75 1 3 0,25 1 4 0,00 34 30 26,50 184,480 8 73 494 3778 162053

9 1325 TÜRKAN MUCUK 12B 18 14 14,50 11 8 9,00 1 5 -0,25 30 27 23,25 173,768 9 103 649 4467 190197

10 1379 LEYLA NAHIRCI 12B 18 15 14,25 10 5 8,75 1 8 -1,00 1 0 1,00 30 28 23,00 172,278 10 108 662 4569 194155

11 1375 FUNDAGÜL HAZAR 12B 19 15 15,25 6 1 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 19 22,25 171,570 11 110 672 4606 195980

12 1386 EMİNE EDEN 12B 20 18 15,50 7 12 4,00 3 6 1,50 30 36 21,00 167,475 12 122 716 4870 206873

13 1341 FUNDA YILDIRIM 12B 16 16 12,00 11 5 9,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 164,925 13 130 751 5019 213630

14 1412 YUSUF PERKTAŞ 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 3 0,25 25 24 19,00 161,085 14 143 804 5278 223232

15 1361 KAZIM KOCACIK 12B 10 5 8,75 2 4 1,00 9 6 7,50 21 15 17,25 159,135 15 148 831 5390 228023

16 1335 HAKAN ÖZDEMİR 12B 18 17 13,75 3 6 1,50 21 23 15,25 149,105 16 171 930 5940 251341

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1198 1181 7574 331284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 15,9 11,92 10,3 4,3 9,26 6,0 5,5 4,64 4,6 5,9 3,12 36,8 31,5 28,94 191,290

Okul Ortalaması 16,0 17,3 11,71 10,1 4,0 9,10 4,3 5,5 2,88 2,6 5,2 1,26 32,9 32,0 24,95 177,340

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 6 GÜRKAN YILDIRIM 12C 21 17 16,75 15 2 14,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 43 29 35,75 216,650 1 15 191 2104 88887

2 1316 TUĞÇE KILINÇ 12C 25 12 22,00 16 2 15,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 216,345 2 16 194 2114 89468

3 988 YUSUF EMİN ÇAKMAK 12C 20 16 16,00 15 2 14,50 6 6 4,50 1 2 0,50 42 26 35,50 215,535 3 17 204 2160 91022

4 1309 SÜLEYMAN ELARSLAN 12C 23 17 18,75 16 3 15,25 1 3 0,25 40 23 34,25 209,145 4 23 252 2438 103558

5 1076 ELİF YAKAR 12C 19 15 15,25 14 2 13,50 3 5 1,75 1 3 0,25 37 25 30,75 198,855 5 35 329 2985 126296

6 1338 MERT KOÇAK 12C 18 22 12,50 14 6 12,50 6 4 5,00 38 32 30,00 198,475 6 36 335 3004 127146

7 1351 EBRU DOĞAN 12C 20 19 15,25 16 4 15,00 1 6 -0,50 37 29 29,75 194,455 7 50 381 3214 136651

8 0 MUSTAFA ARSLANHAN 12C 19 15 15,25 11 6 9,50 3 3 2,25 33 24 27,00 187,168 8 67 450 3603 155156

9 1391 EMİRHAN KARA 12C 17 16 13,00 14 3 13,25 1 2 0,50 32 21 26,75 185,498 9 72 476 3711 159409

10 1329 BEYZA DEMİR 12C 15 20 10,00 14 4 13,00 3 1 2,75 32 25 25,75 183,698 10 76 506 3818 164070

11 0 ÖZGÜL ELİTAŞ 12C 18 15 14,25 12 7 10,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 179,920 11 88 574 4072 173945

12 1317 ZEYNEP TOPRAK 12C 20 19 15,25 9 5 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 32 31 24,25 178,830 12 91 581 4141 176856

13 1343 İBRAHİM ÇOLAK 12C 17 18 12,50 11 1 10,75 3 7 1,25 31 26 24,50 178,720 13 93 584 4154 177146

14 0 MUSTAFA ATTİN 12C 14 16 10,00 11 5 9,75 3 4 2,00 2 0 2,00 30 25 23,75 176,298 14 97 612 4299 183636

15 1381 FERAY AKINCI 12C 16 19 11,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 28 30 20,50 167,133 15 125 724 4896 207792

16 1395 RABİA ABAY 12C 14 15 10,25 12 5 10,75 1 4 0,00 27 24 21,00 166,898 16 128 730 4915 208420

17 9 M EMİN KERAR 12C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 25 19 20,25 165,675 17 129 742 4974 211671

18 1374 MELİSA NUR ARKLAN 12C 14 13 10,75 7 1 6,75 3 3 2,25 24 17 19,75 164,120 18 135 764 5067 215614

19 1326 MEHM TCAN ULUÇ 12C 12 17 7,75 10 6 8,50 3 3 2,25 25 26 18,50 160,258 19 147 819 5325 225292
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

İl Ortalaması 16,15 15,40 12,31 1,71 1,84 1,25 2,12 0,84 1,91 2,95 0,60 2,80 3,69 0,78 3,49 6,14 5,04 4,88 1,08 3,17 0,29 1,56 1,56 1,17 2,02 1,09 1,74 37,42 30,32 29,84 193,670

İlçe Ortalaması 15,19 15,96 11,20 1,72 1,93 1,23 2,08 0,92 1,85 2,69 0,67 2,52 3,64 0,80 3,44 5,03 5,05 3,77 0,88 2,93 0,15 1,15 1,26 0,84 1,45 1,00 1,20 33,83 30,52 26,20 181,770

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR

1
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

12A 24 15,96 16,79 11,76 1,73 1,23 1,42 1,82 0,55 1,68 1,82 0,41 1,72 3,59 0,41 3,49 6,54 6,46 4,93 1,13 3,58 0,23 1,21 1,21 0,91 1,63 0,67 1,46 35,43 31,31 27,60 187,780

2
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

12C 19 17,74 16,53 13,61 2,63 1,68 2,21 2,84 0,63 2,68 2,79 0,79 2,59 4,00 0,68 3,83 2,84 3,74 1,91 0,25 2,75 -0,44 0,13 0,00 0,12 0,38 0,25 0,31 33,60 27,05 26,82 186,510

3
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

12B 16 18,81 13,56 15,42 2,60 1,80 2,15 2,33 0,93 2,10 2,20 0,47 2,08 3,53 0,80 3,33 3,06 5,13 1,78 0,33 1,17 0,04 0,00 0,83 -0,21 0,33 0,50 0,21 33,19 25,19 26,90 184,580

4
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

3 12,00 20,00 7,00 2,00 1,00 1,75 5,00 0,00 5,00 7,00 12,00 4,00 1,00 4,00 0,00 3,00 4,00 2,00 6,00 0,00 6,00 36,00 41,00 25,75 182,310

5
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11B 29 15,00 18,00 10,50 1,19 1,89 0,71 1,89 0,74 1,70 2,93 0,70 2,75 3,67 0,70 3,49 5,69 8,31 3,61 1,22 2,93 0,49 1,33 1,56 0,94 1,22 1,59 0,82 34,14 36,42 25,01 178,830

6
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11A 29 14,97 17,03 10,71 2,00 1,75 1,56 1,96 0,96 1,72 2,82 0,50 2,70 3,54 0,71 3,36 5,76 7,69 3,84 0,48 4,30 -0,59 0,78 1,67 0,36 1,04 1,22 0,73 33,35 35,83 24,39 178,610

7
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11D 33 17,76 17,79 13,31 1,65 2,48 1,02 2,48 1,13 2,20 3,29 0,71 3,11 3,97 0,90 3,74 2,25 3,53 1,37 0,85 2,23 0,29 0,46 0,15 0,42 0,00 0,92 -0,23 32,71 29,84 25,23 178,010

8
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11 2 10,50 22,50 4,88 3,00 1,00 2,75 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 4,50 0,50 4,38 6,00 7,50 4,12 0,00 3,00 -0,75 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 0,75 34,00 39,50 24,13 176,890

9
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11C 26 14,81 17,85 10,35 1,28 2,28 0,71 2,44 0,80 2,24 2,72 0,48 2,60 3,28 0,76 3,09 3,38 3,52 2,50 0,15 2,54 -0,48 0,31 0,38 0,21 0,23 0,54 0,10 28,60 29,15 21,32 166,720

10
HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak
Anadolu Lisesi

11E 17 14,53 18,76 9,84 0,69 1,88 0,22 1,88 0,31 1,80 1,44 0,38 1,34 2,63 0,81 2,42 1,50 0,83 1,29 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50 24,17 22,97 18,41 154,120



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY KIRIKHAN Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 198 1181 7574 331284

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,89 15,86 11,92 1,74 1,85 1,28 2,06 0,94 1,82 2,88 0,67 2,72 3,65 0,83 3,44 6,01 5,48 4,64 1,08 3,11 0,30 1,57 1,64 1,16 1,94 1,16 1,66 36,82 31,54 28,94 191,290

İl Ortalaması 16,15 15,40 12,31 1,71 1,84 1,25 2,12 0,84 1,91 2,95 0,60 2,80 3,69 0,78 3,49 6,14 5,04 4,88 1,08 3,17 0,29 1,56 1,56 1,17 2,02 1,09 1,74 37,42 30,32 29,84 193,670

İlçe Ortalaması 15,19 15,96 11,20 1,72 1,93 1,23 2,08 0,92 1,85 2,69 0,67 2,52 3,64 0,80 3,44 5,03 5,05 3,77 0,88 2,93 0,15 1,15 1,26 0,84 1,45 1,00 1,20 33,83 30,52 26,20 181,770

Okul Ortalaması 16,03 17,27 11,71 1,70 1,90 1,23 2,20 0,79 2,00 2,61 0,57 2,47 3,59 0,72 3,41 4,26 5,54 2,88 0,76 3,11 -0,01 0,84 1,10 0,57 0,94 0,96 0,70 32,93 31,96 24,96 177,340

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. B

21

%10,71

41

%20,92

5

%2,55

123

%62,76

1

%0,51

5

%2,55
 

Doğru (%20,92)

Yanlış (%76,53)

Boş (%2,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-8

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. C

7

%3,57

64

%32,65

96

%48,98

3

%1,53

9

%4,59

17

%8,67
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%42,35)

Boş (%8,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. C

20

%10,20

1

%0,51

59

%30,10

14

%7,14

91

%46,43

11

%5,61
 

Doğru (%30,10)

Yanlış (%64,29)

Boş (%5,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. C

5

%2,55

11

%5,61

108

%55,10

36

%18,37

27

%13,78

9

%4,59
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%40,31)

Boş (%4,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler
kullanmaktan kaçınır. D

7

%3,57

5

%2,55

34

%17,35

37

%18,88

18

%9,18

95

%48,47
 

Doğru (%18,88)

Yanlış (%32,65)

Boş (%48,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. D

28

%14,29

2

%1,02

62

%31,63

63

%32,14

31

%15,82

10

%5,10
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%62,76)

Boş (%5,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. E

4

%2,04

8

%4,08

85

%43,37

14

%7,14

72

%36,73

13

%6,63
 

Doğru (%36,73)

Yanlış (%56,63)

Boş (%6,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. D

11

%5,61

17

%8,67

5

%2,55

145

%73,98

12

%6,12

6

%3,06
 

Doğru (%73,98)

Yanlış (%22,96)

Boş (%3,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Farklı türlerde metinler yazar. D

13

%6,63

24

%12,24

6

%3,06

70

%35,71

11

%5,61

72

%36,73
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%27,55)

Boş (%36,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve
iletişimde dilin önemini belirler. A

104

%53,06

7

%3,57

18

%9,18

20

%10,20

3

%1,53

44

%22,45
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%24,49)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. B

6

%3,06

29

%14,80

4

%2,04

100

%51,02

8

%4,08

49

%25,00
 

Doğru (%14,80)

Yanlış (%60,20)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin
işlevlerini belirler. E

6

%3,06

55

%28,06

12

%6,12

7

%3,57

108

%55,10

8

%4,08
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%40,82)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. E

20

%10,20

30

%15,31

8

%4,08

5

%2,55

102

%52,04

31

%15,82
 

Doğru (%52,04)

Yanlış (%32,14)

Boş (%15,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

İyi bir anlatımda bulunması gereken
özelliklere dikkat ederek yazar. B

7

%3,57

161

%82,14

4

%2,04

4

%2,04

5

%2,55

15

%7,65
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%10,20)

Boş (%7,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Farklı türlerde metinler yazar. A

61

%31,12

6

%3,06

6

%3,06

53

%27,04

32

%16,33

38

%19,39
 

Doğru (%31,12)

Yanlış (%49,49)

Boş (%19,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Farklı türlerde metinler yazar. D

9

%4,59

22

%11,22

56

%28,57

22

%11,22

11

%5,61

76

%38,78
 

Doğru (%11,22)

Yanlış (%50,00)

Boş (%38,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan
ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran
ifadeler kullanır.

B
11

%5,61

31

%15,82

44

%22,45

31

%15,82

74

%37,76

5

%2,55
 

Doğru (%15,82)

Yanlış (%81,63)

Boş (%2,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan
ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran
ifadeler kullanır.

B
75

%38,27

82

%41,84

2

%1,02

10

%5,10

23

%11,73

4

%2,04
 

Doğru (%41,84)

Yanlış (%56,12)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. C

8

%4,08

3

%1,53

52

%26,53

52

%26,53

43

%21,94

38

%19,39
 

Doğru (%26,53)

Yanlış (%54,08)

Boş (%19,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. E

10

%5,10

26

%13,27

12

%6,12

37

%18,88

6

%3,06

105

%53,57
 

Doğru (%3,06)

Yanlış (%43,37)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. C

4

%2,04

99

%50,51

53

%27,04

21

%10,71

11

%5,61

8

%4,08
 

Doğru (%27,04)

Yanlış (%68,88)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. C

26

%13,27

31

%15,82

124

%63,27

4

%2,04

2

%1,02

9

%4,59
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%32,14)

Boş (%4,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. C

27

%13,78

5

%2,55

143

%72,96

8

%4,08

4

%2,04

9

%4,59
 

Doğru (%72,96)

Yanlış (%22,45)

Boş (%4,59)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. A

58

%29,59
 

17

%8,67

96

%48,98

17

%8,67

8

%4,08
 

Doğru (%29,59)

Yanlış (%66,33)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını tespit eder. C

17

%8,67

46

%23,47

81

%41,33

38

%19,39

1

%0,51

13

%6,63
 

Doğru (%41,33)

Yanlış (%52,04)

Boş (%6,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. D

3

%1,53

16

%8,16

69

%35,20

67

%34,18

8

%4,08

33

%16,84
 

Doğru (%34,18)

Yanlış (%48,98)

Boş (%16,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. C

62

%31,63

45

%22,96

32

%16,33

14

%7,14

12

%6,12

31

%15,82
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%67,86)

Boş (%15,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. C

5

%2,55

1

%0,51

154

%78,57
 

17

%8,67

18

%9,18

1

%0,51

Doğru (%78,57)

Yanlış (%12,24)

Boş (%9,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. D

5

%2,55

20

%10,20

31

%15,82

120

%61,22

2

%1,02

18

%9,18
 

Doğru (%61,22)

Yanlış (%29,59)

Boş (%9,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. C

10

%5,10

4

%2,04

55

%28,06

35

%17,86

68

%34,69

24

%12,24
 

Doğru (%28,06)

Yanlış (%59,69)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. B

3

%1,53

138

%70,41
 

11

%5,61

10

%5,10

34

%17,35
 

Doğru (%70,41)

Yanlış (%12,24)

Boş (%17,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. C

58

%29,59

3

%1,53

30

%15,31

41

%20,92

11

%5,61

53

%27,04
 

Doğru (%15,31)

Yanlış (%57,65)

Boş (%27,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. E

16

%8,16

12

%6,12

47

%23,98

10

%5,10

62

%31,63

49

%25,00
 

Doğru (%31,63)

Yanlış (%43,37)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. E

23

%11,73

11

%5,61

11

%5,61

16

%8,16

70

%35,71

65

%33,16
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%31,12)

Boş (%33,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. E

1

%0,51

1

%0,51

3

%1,53

52

%26,53

97

%49,49

42

%21,43
 

Doğru (%49,49)

Yanlış (%29,08)

Boş (%21,43)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. D

3

%1,53

42

%21,43

11

%5,61

71

%36,22

28

%14,29

41

%20,92
 

Doğru (%36,22)

Yanlış (%42,86)

Boş (%20,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. E

42

%21,43

3

%1,53

32

%16,33

10

%5,10

59

%30,10

50

%25,51
 

Doğru (%30,10)

Yanlış (%44,39)

Boş (%25,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. C

6

%3,06

18

%9,18

102

%52,04

8

%4,08

3

%1,53

59

%30,10
 

Doğru (%52,04)

Yanlış (%17,86)

Boş (%30,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. D

29

%14,80

24

%12,24

29

%14,80

51

%26,02

12

%6,12

51

%26,02
 

Doğru (%26,02)

Yanlış (%47,96)

Boş (%26,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler. E

2

%1,02

3

%1,53

10

%5,10

8

%4,08

125

%63,78

48

%24,49
 

Doğru (%63,78)

Yanlış (%11,73)

Boş (%24,49)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin
konusunu, kapsamını ve diğer bilim
dallarıyla ilişkisini açıklar.

D
29

%15,59

44

%23,66

42

%22,58

34

%18,28

3

%1,61

34

%18,28
 

Doğru (%18,28)

Yanlış (%63,44)

Boş (%18,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin
yapısında meydana gelen değişimi analiz
eder.

D
6

%3,23

3

%1,61

19

%10,22

106

%56,99

7

%3,76

45

%24,19
 

Doğru (%56,99)

Yanlış (%18,82)

Boş (%24,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

1453-1520 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

A
51

%27,42

12

%6,45

1

%0,54

58

%31,18

20

%10,75

44

%23,66
 

Doğru (%27,42)

Yanlış (%48,92)

Boş (%23,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı
Devleti ve Batılı devletler açısından
değerlendirir.

E
12

%6,45

21

%11,29

5

%2,69

24

%12,90

64

%34,41

60

%32,26
 

Doğru (%34,41)

Yanlış (%33,33)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan
uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri
denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri
arasında ilişki kurar.

B
7

%3,76

62

%33,33

14

%7,53

3

%1,61

23

%12,37

77

%41,40
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%25,27)

Boş (%41,40)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Sosyal

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. C

3

%1,61
 

126

%67,74

4

%2,15

8

%4,30

45

%24,19
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%8,06)

Boş (%24,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini
değerlendirir. D

17

%9,14

10

%5,38

2

%1,08

10

%5,38

1

%0,54

146

%78,49
 

Doğru (%5,38)

Yanlış (%16,13)

Boş (%78,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını
açıklar. B

8

%4,30

43

%23,12

5

%2,69

9

%4,84

18

%9,68

102

%54,84

1

%0,54

Doğru (%23,12)

Yanlış (%22,04)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. D

11

%5,91

6

%3,23

1

%0,54

118

%63,44

12

%6,45

38

%20,43
 

Doğru (%63,44)

Yanlış (%16,13)

Boş (%20,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. E

2

%1,08

6

%3,23

10

%5,38

13

%6,99

112

%60,22

43

%23,12
 

Doğru (%60,22)

Yanlış (%16,67)

Boş (%23,12)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Sosyal

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki
rolünü örneklerle açıklar. B

1

%0,54

119

%63,98
 

4

%2,15

1

%0,54

61

%32,80
 

Doğru (%63,98)

Yanlış (%3,23)

Boş (%32,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

4

%2,15

3

%1,61

5

%2,69

92

%49,46

1

%0,54

81

%43,55
 

Doğru (%49,46)

Yanlış (%6,99)

Boş (%43,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E

4

%2,15

4

%2,15

1

%0,54

3

%1,61

108

%58,06

66

%35,48
 

Doğru (%58,06)

Yanlış (%6,45)

Boş (%35,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D  

28

%15,05

1

%0,54

78

%41,94

13

%6,99

66

%35,48
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%22,58)

Boş (%35,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

16

%8,60

2

%1,08

88

%47,31

2

%1,08

13

%6,99

65

%34,95
 

Doğru (%47,31)

Yanlış (%17,74)

Boş (%34,95)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Sosyal

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki
değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. C

14

%7,53
 

114

%61,29

30

%16,13

3

%1,61

25

%13,44
 

Doğru (%61,29)

Yanlış (%25,27)

Boş (%13,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları
analiz eder. B

8

%4,30

149

%80,11

7

%3,76

1

%0,54

2

%1,08

19

%10,22
 

Doğru (%80,11)

Yanlış (%9,68)

Boş (%10,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve
naklî delilleri analiz eder. B  

166

%89,25

5

%2,69

2

%1,08
 

13

%6,99
 

Doğru (%89,25)

Yanlış (%3,76)

Boş (%6,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. D

12

%6,45

5

%2,69

5

%2,69

132

%70,97

6

%3,23

26

%13,98
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%15,05)

Boş (%13,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları
analiz eder. C

10

%5,38

22

%11,83

106

%56,99
 

2

%1,08

46

%24,73
 

Doğru (%56,99)

Yanlış (%18,28)

Boş (%24,73)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

14

%7,82

23

%12,85

3

%1,68

33

%18,44

12

%6,70

94

%52,51
 

Doğru (%18,44)

Yanlış (%29,05)

Boş (%52,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

42

%23,46

7

%3,91

54

%30,17

18

%10,06
 

58

%32,40
 

Doğru (%30,17)

Yanlış (%37,43)

Boş (%32,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

7

%3,91

8

%4,47

10

%5,59

13

%7,26

2

%1,12

139

%77,65
 

Doğru (%7,26)

Yanlış (%15,08)

Boş (%77,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını
açıklar. B

22

%12,29

11

%6,15

14

%7,82

9

%5,03

9

%5,03

114

%63,69
 

Doğru (%6,15)

Yanlış (%30,17)

Boş (%63,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Üslü İfadeler ve Denklemler A

78

%43,58

10

%5,59

8

%4,47

9

%5,03

6

%3,35

68

%37,99
 

Doğru (%43,58)

Yanlış (%18,44)

Boş (%37,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. E

13

%7,26

12

%6,70

9

%5,03

31

%17,32

41

%22,91

73

%40,78
 

Doğru (%22,91)

Yanlış (%36,31)

Boş (%40,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

3

%1,68

1

%0,56

1

%0,56

154

%86,03

1

%0,56

19

%10,61
 

Doğru (%86,03)

Yanlış (%3,35)

Boş (%10,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Kümeler D

6

%3,35

15

%8,38

16

%8,94

11

%6,15

14

%7,82

117

%65,36
 

Doğru (%6,15)

Yanlış (%28,49)

Boş (%65,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

16

%8,94

48

%26,82

9

%5,03

15

%8,38

6

%3,35

85

%47,49
 

Doğru (%8,38)

Yanlış (%44,13)

Boş (%47,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler C

22

%12,29

18

%10,06

25

%13,97

4

%2,23

13

%7,26

97

%54,19
 

Doğru (%13,97)

Yanlış (%31,84)

Boş (%54,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. B

3

%1,68

9

%5,03

3

%1,68

8

%4,47

2

%1,12

154

%86,03
 

Doğru (%5,03)

Yanlış (%8,94)

Boş (%86,03)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. C

6

%3,35

5

%2,79

8

%4,47

8

%4,47

6

%3,35

146

%81,56
 

Doğru (%4,47)

Yanlış (%13,97)

Boş (%81,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. E

11

%6,15

8

%4,47

7

%3,91

8

%4,47

24

%13,41

121

%67,60
 

Doğru (%13,41)

Yanlış (%18,99)

Boş (%67,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

11

%6,15

9

%5,03

3

%1,68

4

%2,23

1

%0,56

151

%84,36
 

Doğru (%5,03)

Yanlış (%10,61)

Boş (%84,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

4

%2,23

11

%6,15

4

%2,23

38

%21,23

3

%1,68

119

%66,48
 

Doğru (%21,23)

Yanlış (%12,29)

Boş (%66,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. E

1

%0,56

7

%3,91

2

%1,12

4

%2,23

18

%10,06

147

%82,12
 

Doğru (%10,06)

Yanlış (%7,82)

Boş (%82,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-10

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler
yapar. C

1

%0,56

5

%2,79

6

%3,35

3

%1,68

3

%1,68

161

%89,94
 

Doğru (%3,35)

Yanlış (%6,70)

Boş (%89,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 Verilerin Grafikle Gösterilmesi E

11

%6,15
 

3

%1,68
 

16

%8,94

149

%83,24
 

Doğru (%8,94)

Yanlış (%7,82)

Boş (%83,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-22

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. E

66

%36,87

4

%2,23

7

%3,91

1

%0,56

6

%3,35

95

%53,07
 

Doğru (%3,35)

Yanlış (%43,58)

Boş (%53,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-23

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. C

12

%6,70

1

%0,56

4

%2,23

3

%1,68

15

%8,38

144

%80,45
 

Doğru (%2,23)

Yanlış (%17,32)

Boş (%80,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

3

%1,68

1

%0,56

3

%1,68
  

172

%96,09
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,91)

Boş (%96,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

3

%1,68

2

%1,12

4

%2,23

24

%13,41

2

%1,12

144

%80,45
 

Doğru (%13,41)

Yanlış (%6,15)

Boş (%80,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

6

%3,35

2

%1,12

23

%12,85

2

%1,12

3

%1,68

143

%79,89
 

Doğru (%12,85)

Yanlış (%7,26)

Boş (%79,89)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi D

8

%4,47

4

%2,23

4

%2,23

9

%5,03

4

%2,23

150

%83,80
 

Doğru (%5,03)

Yanlış (%11,17)

Boş (%83,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C  

13

%7,26

17

%9,50

1

%0,56

4

%2,23

144

%80,45
 

Doğru (%9,50)

Yanlış (%10,06)

Boş (%80,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-30

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B

6

%3,35

13

%7,26

5

%2,79

2

%1,12

1

%0,56

152

%84,92
 

Doğru (%7,26)

Yanlış (%7,82)

Boş (%84,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. C

2

%1,12

2

%1,12

3

%1,68

2

%1,12
 

170

%94,97
 

Doğru (%1,68)

Yanlış (%3,35)

Boş (%94,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-9

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. B

1

%0,56

4

%2,23

3

%1,68

3

%1,68

1

%0,56

167

%93,30
 

Doğru (%2,23)

Yanlış (%4,47)

Boş (%93,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-19

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. C

5

%2,79

5

%2,79

35

%19,55

5

%2,79

3

%1,68

126

%70,39
 

Doğru (%19,55)

Yanlış (%10,06)

Boş (%70,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. C

3

%1,68

1

%0,56

5

%2,79

1

%0,56

3

%1,68

166

%92,74
 

Doğru (%2,79)

Yanlış (%4,47)

Boş (%92,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-39

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler
yapar. B

8

%4,47

13

%7,26

12

%6,70

4

%2,23

13

%7,26

129

%72,07
 

Doğru (%7,26)

Yanlış (%20,67)

Boş (%72,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-40

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler
yapar. E

5

%2,79
 

9

%5,03

14

%7,82

9

%5,03

142

%79,33
 

Doğru (%5,03)

Yanlış (%15,64)

Boş (%79,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve
alan özelliklerini açıklayarak problemler
çözer.

C
4

%2,23
 

18

%10,06

6

%3,35

2

%1,12

149

%83,24
 

Doğru (%10,06)

Yanlış (%6,70)

Boş (%83,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve
alan özelliklerini açıklayarak problemler
çözer.

C
2

%1,12
 

2

%1,12

1

%0,56
 

174

%97,21
 

Doğru (%1,12)

Yanlış (%1,68)

Boş (%97,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çokgenler D

6

%3,35

1

%0,56

2

%1,12

1

%0,56
 

169

%94,41
 

Doğru (%0,56)

Yanlış (%5,03)

Boş (%94,41)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk,
alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. B

2

%1,12

1

%0,56

1

%0,56

1

%0,56
 

174

%97,21
 

Doğru (%0,56)

Yanlış (%2,23)

Boş (%97,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve
alan özelliklerini açıklayarak problemler
çözer.

B  
1

%0,56

4

%2,23

1

%0,56

2

%1,12

171

%95,53
 

Doğru (%0,56)

Yanlış (%3,91)

Boş (%95,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek
işlemler yapar. C  

2

%1,12

8

%4,47
  

169

%94,41
 

Doğru (%4,47)

Yanlış (%1,12)

Boş (%94,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Doğrunun Analitik İncelenmesi D

1

%0,56
 

2

%1,12

1

%0,56

2

%1,12

173

%96,65
 

Doğru (%0,56)

Yanlış (%2,79)

Boş (%96,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel
koninin alan ve hacim bağıntılarını
oluşturarak işlemler yapar.

C
2

%1,12
 

3

%1,68

1

%0,56

2

%1,12

171

%95,53
 

Doğru (%1,68)

Yanlış (%2,79)

Boş (%95,53)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

A
26

%21,31

4

%3,28

2

%1,64

2

%1,64

52

%42,62

35

%28,69

1

%0,82

Doğru (%21,31)

Yanlış (%50,00)

Boş (%28,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

C
1

%0,82

31

%25,41

6

%4,92
 

7

%5,74

77

%63,11
 

Doğru (%4,92)

Yanlış (%31,97)

Boş (%63,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar. C

15

%12,30

13

%10,66

5

%4,10

1

%0,82

31

%25,41

57

%46,72
 

Doğru (%4,10)

Yanlış (%49,18)

Boş (%46,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
Ortalama hız kavramını açıklar.

D
4

%3,28

30

%24,59

2

%1,64

9

%7,38

1

%0,82

76

%62,30
 

Doğru (%7,38)

Yanlış (%30,33)

Boş (%62,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot,
frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir.

C
14

%11,48

24

%19,67

13

%10,66

11

%9,02

14

%11,48

46

%37,70
 

Doğru (%10,66)

Yanlış (%51,64)

Boş (%37,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı
kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. D

2

%1,64

3

%2,46

47

%38,52

18

%14,75

17

%13,93

35

%28,69
 

Doğru (%14,75)

Yanlış (%56,56)

Boş (%28,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. B

11

%9,02

16

%13,11
 

35

%28,69

4

%3,28

56

%45,90
 

Doğru (%13,11)

Yanlış (%40,98)

Boş (%45,90)



KURUM SORU ANALİZİ
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KATILIM

TYT Fen

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom
modellerini açıklar. B  

7

%5,74

4

%3,28

3

%2,46

14

%11,48

94

%77,05
 

Doğru (%5,74)

Yanlış (%17,21)

Boş (%77,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C

3

%2,46

2

%1,64

17

%13,93

5

%4,10

3

%2,46

92

%75,41
 

Doğru (%13,93)

Yanlış (%10,66)

Boş (%75,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri
sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi,
kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü
temelinde ayırt eder.

C
6

%4,92

1

%0,82

18

%14,75

4

%3,28
 

93

%76,23
 

Doğru (%14,75)

Yanlış (%9,02)

Boş (%76,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri
sınıflandırır. D

5

%4,10

2

%1,64

2

%1,64

7

%5,74

10

%8,20

96

%78,69
 

Doğru (%5,74)

Yanlış (%15,57)

Boş (%78,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim
esaslarını açıklar. Elementleri periyodik
sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini
açıklar.

B
4

%3,28

22

%18,03

6

%4,92

5

%4,10

9

%7,38

76

%62,30
 

Doğru (%18,03)

Yanlış (%19,67)

Boş (%62,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri
arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini
günlük hayattan örneklerle açıklar.

D
3

%2,46

2

%1,64

5

%4,10

15

%12,30

10

%8,20

87

%71,31
 

Doğru (%12,30)

Yanlış (%16,39)

Boş (%71,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. C

2

%1,64

8

%6,56

17

%13,93

11

%9,02

5

%4,10

79

%64,75
 

Doğru (%13,93)

Yanlış (%21,31)

Boş (%64,75)



KURUM SORU ANALİZİ

Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
HATAY / KIRIKHAN TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

Okul İlçe İl Genel

198 1181 7574 331284

KATILIM

TYT Fen

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

B
1

%0,82

18

%14,75

8

%6,56

8

%6,56

7

%5,74

80

%65,57
 

Doğru (%14,75)

Yanlış (%19,67)

Boş (%65,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. E

3

%2,46
 

2

%1,64

2

%1,64

29

%23,77

86

%70,49
 

Doğru (%23,77)

Yanlış (%5,74)

Boş (%70,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle
açıklar. D

8

%6,56

5

%4,10

7

%5,74

17

%13,93

5

%4,10

80

%65,57
 

Doğru (%13,93)

Yanlış (%20,49)

Boş (%65,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve
minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini
kurar.

A
16

%13,11
 

4

%3,28

10

%8,20

1

%0,82

91

%74,59
 

Doğru (%13,11)

Yanlış (%12,30)

Boş (%74,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. C

3

%2,46

5

%4,10

14

%11,48

5

%4,10

5

%4,10

90

%73,77
 

Doğru (%11,48)

Yanlış (%14,75)

Boş (%73,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Mitozu açıklar. B

7

%5,74

21

%17,21

9

%7,38

3

%2,46

9

%7,38

73

%59,84
 

Doğru (%17,21)

Yanlış (%22,95)

Boş (%59,84)



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

0,000 96,85
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 196 1164 7440 320836 % 96,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

0,000 96,85
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 196 1164 7440 320836 % 96,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

182,308 50,60
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

  -  40
FİLİZ ÇETİ N 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 81 531 3909 167616 % 50,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCdd acDDAcEbBAcaBddaCadCcCecCaac       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DD  c          CBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız bd  AdD DC bd b  aaa DCeb b C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız A  bbcdedCeBDdBEDACB

S D Y B%

Türkçe 40 12 20 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 6 14

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 12 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 5 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 3 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 2 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 4 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

185,908 47,80
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11  -  1524
BELKIS KARAMANOĞLU 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 71 466 3673 158343 % 47,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCdceceDA EcBebBad dbCdbc Cad  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız c AE C  DEBDEDCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız aC adEDe         Eae           EC    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e  b e e CeB      eB

S D Y B%

Türkçe 40 9 19 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 4 7

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 6 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,873 62,11
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11  -  1521
MEHMET ALİ KARACA 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 118 709 4842 205748 % 62,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 26 2 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız deaCecEDc dbEaebBBCEaCCdecbCaadb cEabdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDAEBCaeDEacEDCCBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız D   cEDee d   D   aa   bC    e d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 26 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 12 7

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 9 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

214,905 27,83
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1000
ABDURRAHMAN SAĞIR 120 44 35 41 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 210 2181 92184 % 27,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCeC DEDaAdbEBdcBBd bCCdCDeCDCBdbddecCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDbaBC  D BDEDeCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız bC  AED baB c Dd  a  c      C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız A eb ce      bB b Cc

S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 7 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 4 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 2 0 40

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 4 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

153,610 72,83
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1595
ALİ AYGRL 120 34 69 17 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 163 885 5711 241284 % 72,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC ccedbdbEB adee CaaddcCCDeBCcaEcECDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız ddBaD DEe EDCBDBDbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 26 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EbDCc Ae d bd b Dd dacec dcbCceabad edcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 16 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız ebeedebaaaDCddbc d a

S D Y B%

Türkçe 40 14 21 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 26 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 4 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 3 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 5 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 0 7 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

156,173 70,99
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1531
BÜŞRA GELİCİ 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 155 862 5569 235186 % 70,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 24 5 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCcebDdCedaBAeda bbbCddcd bdBe  ED bbEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız ba    DEC EDCBDBD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız aeDC                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   ece               

S D Y B%

Türkçe 40 11 24 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 7 21

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

160,260 68,00
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1504
CAN KAFAS 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 146 818 5324 225284 % 68,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCedeecDbAdbEBA daCbbCbACcbCDdBd bdDcCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDddB     B   C   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  C  bEDa a C  a      b        a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 22 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 6 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

163,088 65,88
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  974
DİLEK KARDÖL 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 137 774 5132 218234 % 65,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız aebC DED A abd  dadbdCaddDbCDeBecEE E DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız D    C dedB  b CBcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız cC   ED D                   e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e   a      B        

S D Y B%

Türkçe 40 15 18 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 4 57

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

211,905 29,56
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1558
ESRA ASLI 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 230 2301 97930 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız Ceccc BCdb BADcBabCdCeCDaCcCBCEEEbaCDEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AEeaDBb C EbCBDBDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız b DC  A           C       a  Ba        E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız eb     C            

S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 10 4 71

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

170,453 60,08
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1548
FAZİLET DENİZOĞLU 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 113 689 4680 199022 % 60,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BCCecccaecdb BeDcBabbdCeCDaCDCBCEbEbaCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız   AE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  CD AaD                a B     Ea       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 20 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 10 4 71

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

177,355 54,57
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1598
HAYRUNNİSA GÜLMEZ 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 96 605 4247 180775 % 54,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC aEDdCdbEBe eBCdbbCdaDbCbeBd EdDE cdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız d eDD ecC EbaBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız E Dd  A    b    D    c                e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   dcde       C      

S D Y B%

Türkçe 40 16 19 40

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 6 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

201,148 36,55
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1628
K GİZEM AKÇA 120 38 32 50 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 306 2855 121068 % 36,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BbCCeDEeDABE BAcBde CCe                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız b e  C  DE     CaBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız baDcAEDeD BdEaaEaEad cCaCB     EC a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebC eca      aBaD dB

S D Y B%

Türkçe 40 14 7 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 2 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 13 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 5 4 56

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 1 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 3 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

220,960 24,56
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1560
KADER YAREN KARA 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 158 1934 81354 % 24,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC DEDBC EEBc eBd bCCdaDaCDCB EEEeEdaE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEBDDeD C aDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız cbDCea a  c  db   b  c   CD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız CbCcB*   BDb  e  de 

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 3 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 4 64

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 10 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 3 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,390 62,53
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1458
LEYLA YILDIZ 120 31 40 49 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 123 718 4876 207145 % 62,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCcaEaaCdEbBdceaCdbCdA    e B E EDEdDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız Aa  Dd c       BDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız abca  A    b db D  C a     C          e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız bbCcdebCbd d eDA a  

S D Y B%

Türkçe 40 17 16 43

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 2 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 9 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 6 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 1 6 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

196,615 39,70
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1579
MAHAN FURKAN ÖZGÜN 120 40 41 39 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 354 3098 131510 % 39,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CC DEDdCd EBAcBBd bCCdCDeCDCBdbddecCDEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız baBccdDEC    BDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EbD  e a  cbB c DdC  a ac bC a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız ebecaee  ee       B 

S D Y B%

Türkçe 40 22 15 55

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 12 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 4 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 2 0 40

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 4 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 7 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

168,815 61,36
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1002
MEHMET SAPAN 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 115 702 4782 203280 % 61,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC DcDdCdEEBA Be   badCeaec             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dbd  eDEC   CB BD aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız E Db  Aa   Dab   E   aC cCD  cCda     dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız aDbb A   ccb        

S D Y B%

Türkçe 40 10 12 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 4 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 3 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 11 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 3 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

187,950 46,21
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  32
MELİSA DUMAN 120 37 42 41 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 65 442 3566 153099 % 46,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCebcedaDA caBd ede bCCACcCebbBdcEEDbCaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDdE CacDEBDEDCCBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DC BAbDDbed                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e bbbcd dd  eeB c  c

S D Y B%

Türkçe 40 15 22 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 4 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 6 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

171,850 58,95
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1456
MERVE GÖK 120 37 56 27 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 109 668 4593 195296 % 58,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız Cd cEDBCdEbBdcead bCCACcCebbBdcEEDaCaEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız edBDcBDECcEDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 25 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız aDadb c Be beb cc e ada bbDeaca a c ee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız  becde   c    b     

S D Y B%

Türkçe 40 18 20 45

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 25 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 6 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 4 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 1 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 5 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

180,515 52,01
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1580
MERYEM İŞBİLİR 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 85 561 4025 172293 % 52,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCadcacDDAeEEcAb ad bCCAbD CDdBd bdDcCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDd eC  ecBDEbaCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  d  AED b     D   c           e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e   dcd C           

S D Y B%

Türkçe 40 17 19 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 5 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

190,228 44,47
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  51
MUSA CAN KÜLLÜK 120 38 42 40 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 423 3433 147326 % 44,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CebaEadCdbEBdbeBe bbbcCDCacC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AE aDaDECaEDCBDBDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız dDDdceAdcbDbcCEdDbC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız bbacBbbCaBb c    eBE

S D Y B%

Türkçe 40 10 17 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 2 21

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 11 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 5 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümeler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 2 1 40

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 6 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

194,520 41,20
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  48
NAZLI    ÇALIM 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 49 380 3211 136505 % 41,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCceEDBbdb BAbeBe bbacCDCac       E DEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEBbDBDbd EDCBDBeC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDDCc da  cb  c              B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   a     e    CDddeBE

S D Y B%

Türkçe 40 15 15 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 6 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 2 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 2 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

113,188 93,13
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1574
NURCAN EREN 120 13 36 71 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(308516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 194 1144 7280 308516 % 93,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 15 17 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC c bdCdE    daC bCadCcbCceB  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız d eb           B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız daDa   e  bbdaa    C       C         e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız abbD eb  ee c       

S D Y B%

Türkçe 40 8 15 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 5 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 3 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 10 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 5 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

158,450 69,34
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1479
ÖMER İŞGÖREN 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 151 841 5430 229707 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ed cEed d aBA Be  bbCdb  CDe  a dDEC E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız  b DD DEC      BD  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   Db  Aa                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız e bc eb  B   baA eBE

S D Y B%

Türkçe 40 12 15 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 2 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

188,243 45,99
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  17
ÖZGE GELEN 120 37 43 40 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 438 3546 152363 % 45,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ed ccbdC daBe Bae bCCACcCebbBdcEEDbCaE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEaDDcDECaEDCdbBDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDDC BAe  Dbd     d E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 12 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız bbbcde d  ee dc  cB 

S D Y B%

Türkçe 40 15 20 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 4 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 6 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

208,563 31,64
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1448
SELMAA ÇAPAR 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 256 2469 104815 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbCd DED cdE BA aa cCCCdC CCDCB bEEeECcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız      C  D BDEbCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  a BAEDeD   a     a  D  b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız      e              

S D Y B%

Türkçe 40 21 12 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 2 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 3 64

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 2 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

201,800 36,11
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1495
SÜHEYLA GEN ER 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 298 2810 119643 % 36,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BbCdDDEebAdbEadbBBe CbCddDCacd dc   E DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDAEBC BDbBDEDCaBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DCc dEDcba  c            B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız bbe aed C e  CBEDdde

S D Y B%

Türkçe 40 16 18 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 5 36

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 2 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 6 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

183,875 49,40
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1527
SULTAN KARAÖMER 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 503 3811 163650 % 49,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız  a c DB ab BA eaC ba eC  Cbd a  dDa DEbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız   Bc  DE  EeaBDBDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız bDDaDdA    D  EBDd   E   C      a     B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız a d d e    d       E

S D Y B%

Türkçe 40 10 16 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 5 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 2 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 4 29

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 5 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 3 67

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,003 62,83
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1553
TAYFUN BİNER 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 126 727 4905 208144 % 62,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız abeCaDED Adb B  eaC C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDAbBCaBDEBDEDddBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız b   c Dcaa            e       da        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebbcecBeCCeeDdcEbcba

S D Y B%

Türkçe 40 8 8 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 2 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 8 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 6 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

214,695 27,95
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1444
ÜMİT ELİTAŞ 120 48 50 22 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 211 2192 92595 % 27,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 24 1 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCebaEaecdbEBdbeBe bbbcCDCacCBacaEDcCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aDAEBCaaDEBDEDCdBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DdceAdDDbdcCEdDbb          cC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız AbabacBcaCDBbbBEeACe

S D Y B%

Türkçe 40 15 24 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 11 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 5 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 2 1 40

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

153,948 72,62
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1539
ÜMMÜ GÜLSÜM DURUSOY 120 20 19 81 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 161 883 5698 240575 % 72,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız Bbe  ccDDAab BA ea  daCd   C      dDa eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DaDd bD D   EBD   E   C       B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız  e   c              

S D Y B%

Türkçe 40 10 14 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 3 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 6 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 2 21

S D Y B%

Matematik-1 40 10 3 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 2 67

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 0 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

141,498 80,64
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1545
ZEYNEP İREM ALKIR 120 21 34 65 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 182 1005 6350 267140 % 80,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ad ed dCdbbc aeaC dbCdCceCDC a aEb CcE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AEec           B  CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız b DCDdA       b      b    a  B     b  ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   de         e     E

S D Y B%

Türkçe 40 10 21 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 6 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 8 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 1 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

160,565 67,75
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11A  -  1552
ZEYNEPNUR ATMIŞ 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 145 812 5307 224446 % 67,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız a aC ccDe  bbBdbeBd dCCdbDCCcCBCaEEb CcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız acAd           aBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  CD AbD   a            a B  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız bbebbe              

S D Y B%

Türkçe 40 16 18 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 4 64

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 6 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

200,663 36,87
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1590
AHMET YİĞİT SAMUK 120 48 72 0 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 310 2881 122146 % 36,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız ddCbacEabedcbeAadaadbaaACbaebdBCdEdDEaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDdEedDaDEBDEbCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız bCDcAEDcbCcCEdcbCacebedebBdBabBaCCcBcCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız eaCDecaeCdcBDbaEadCe

S D Y B%

Türkçe 40 11 29 28

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 16 24 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 5 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 4 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 5 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

156,313 70,90
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1603
AYŞEGÜL VANER 120 29 45 46 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 154 860 5563 234870 % 70,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCe ccDbAddEBdacaCEdCCdbc CbCBdbEdbEbcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aDdEce       b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  aD A        B              beccd    bDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ACebCed   cBabeEDeCd

S D Y B%

Türkçe 40 16 22 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 8 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 1 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

188,568 45,73
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1452
BESTAMİ KOCAMAN 120 39 47 34 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 435 3525 151508 % 45,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dade acD   cbB  cad bC AdcaCDeBdEEEDdC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız  DAdBC  DEBDEbCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız ba aAdDbab e a E   a D a B  CCadd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ACabdcde a cDdeEcdCa

S D Y B%

Türkçe 40 12 18 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 5 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 14 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 5 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 0 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

157,600 69,98
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1563
EMRE ATEŞ 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 152 847 5483 231819 % 69,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCeaE d  E    BBdab adac C    E        A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız  Ecc      E    BDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız daDC cdb  ba e aD    Ee DC   aC c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız    e e CeB  e   eB  

S D Y B%

Türkçe 40 9 10 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 4 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 1 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 12 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 4 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 3 1 50

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

153,155 73,17
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1586
EMRE KOCA 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 164 891 5735 242404 % 73,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eacDcDdbdbcBAeeaCdbaaACcbCDeBCEEEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EbDC  AC  c   a                   BC Cdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız    e                

S D Y B%

Türkçe 40 14 20 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 4 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 5 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

195,943 40,16
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1532
EMRE KÜÇÜK 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 359 3133 133056 % 40,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCcDEDaC E Bd BBd b adaceCDaBeb  b     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AE ccBDEC EDCBDB  CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EaDC ad  e          Eae       C    C   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   be A CeB ded  eB  

S D Y B%

Türkçe 40 12 16 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 4 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 6 21

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 6 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

194,013 41,58
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  973
FATMA ÇİFTCİ 120 36 29 55 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 51 384 3240 137757 % 41,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCCeaEDDAdEEBd BBdcbCadacdCcad a dDECDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız ccAE C  D BDEDCCBcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız aC a ED          Eae            C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız                 ac c

S D Y B%

Türkçe 40 19 18 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 6 43

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 4 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

148,968 75,96
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1347
FURKAN YILDIZ 120 21 27 72 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 172 931 5948 251651 % 75,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BCCeDccD bdEbBebecC dCeea               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDd            CBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız aC aAED          E    a              C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebabece          d  

S D Y B%

Türkçe 40 9 14 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 7 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

182,880 50,17
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1569
GÜLPERİNUR KISMET 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 78 516 3865 166200 % 50,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız edeDcDaCeEEBecead beCAbDbCDdBdcEEDaCcED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız    bc     EDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız d DCceAb     e                        ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   a B bC  cC        

S D Y B%

Türkçe 40 18 20 45

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 7 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

148,673 76,14
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1442
GÜLSÜM TOMUK 120 28 51 41 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 173 932 5968 252255 % 76,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCceEDabBbaBe ea dbCCACabeDdB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız bacce*acdebDaBbdeCee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız ceD  B    ab  a  Ed  ad DCD a         ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız b bcaAbC  DC CcA BdE

S D Y B%

Türkçe 40 11 16 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 3 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 4 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 11 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 4 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

161,085 67,38
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1492
HÜSEYİN DÖNER 120 31 48 41 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 143 804 5278 223232 % 67,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 26 1 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aCacdDdbdEbcdbeaedCaCAdDeCbeBaEdEbdCbEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AbBbDeDdC EbedDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 15 20 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız dbDa aAb  ba e a EC  aa  aa Cd         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız  D                  

S D Y B%

Türkçe 40 13 26 33

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 15 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 5 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

196,948 39,47
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1556
İBRAHİM H ÇAĞLAR 120 40 42 38 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 349 3079 130756 % 39,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız  CCC DcD  dEEBebdaC eCCcdDCCbeBacadbdCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız beddBC dDEBD   CBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız aC cAdDbcbedcBDbdcEb DC  a  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız A e dbd    B     d c

S D Y B%

Türkçe 40 18 17 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 3 67

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 14 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 5 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 3 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 3 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 4 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

178,795 53,41
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1526
KUBİLAY AKIN LEK 120 29 18 73 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176936.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 92 582 4146 176936 % 53,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız Bb Cc  DDd b BccBa  bC  bD CDCBaE  c  eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız b    C  DEBD  CCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız       D       D               e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e e CcB         a   

S D Y B%

Türkçe 40 14 12 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 0 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 3 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

173,645 57,51
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1624
KÜBRA BALAKAN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 104 650 4476 190516 % 57,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız ebCe DcDDAdb BA cad ebCAbDaCDeBd  EeECaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız  Db eC   E  ED   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız      aD    a      b   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız Ab bC d   b  eBE   B

S D Y B%

Türkçe 40 17 17 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 3 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 5 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

180,458 52,06
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1608
KÜBRA NUR KIVRAK 120 35 38 47 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 564 4028 172465 % 52,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ee ccDdbd bBd BBedCCbACcbCDeBebEEcaCcb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dc cc D C ED B BD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız a D  aAC     d c  b           a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız CbeDBe   BeCeCeA Be 

S D Y B%

Türkçe 40 15 21 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 6 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

130,575 86,54
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1519
LEYLA İPEK 120 17 30 73 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(286687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 191 1082 6817 286687 % 86,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 24 6 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dC be  DbA cdBe eaebebCcbabCce CddEbECcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız      e   dB  eCdBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız       D b                     c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 10 24 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 4 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 9 29

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

195,893 40,21
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1575
MELİSA YILDIRIM 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 360 3135 133193 % 40,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CdDcEbdbdEdBeceBdECCCcCcaCDdBdcEdcECadDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız        E  EDCBDBDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız b D  eAaa DD aE   a        b  d       ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   acB bC  cC  D  B  

S D Y B%

Türkçe 40 19 21 48

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 10 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

226,468 21,84
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1514
NESLİHAN GÖKSU 120 42 13 65 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 134 1736 72351 % 21,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCD EDd BbEBeDeae CCCAC       EcEDaCDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız           EDC  BDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız a DC cAC        D C       D           Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   CDaA   aD         

S D Y B%

Türkçe 40 22 8 55

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 7 1 78

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 1 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 2 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 3 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

151,373 74,35
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1459
NİHAL GÖKÇEK 120 20 16 84 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 168 910 5841 246323 % 74,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız  C D bdC EE d ce  daCcCbbCcdBd      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız        E  E  B BD  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız  bD        b                           E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız   C              eB 

S D Y B%

Türkçe 40 10 13 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 2 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 5 21

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

191,945 43,13
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1453
ORHAN GÖKSAL GÖÇER 120 41 50 29 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 400 3348 142898 % 43,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dade acDb  cbB ecad bCdA caCDeBdEEEDdCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDAdBC BDEBDEbCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız ba aAdDbab e a E    c  a B  CC ada      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ACabdcde a cDdeEcdCa

S D Y B%

Türkçe 40 14 20 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 14 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 5 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

158,590 69,24
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1525
RÜMEYSA ÇAYDAN 120 29 40 51 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 150 837 5419 229395 % 69,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BbeC eEDDdebEBecBBC baCdaDeCDCBdacEDabba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bD      DEBD    aBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız aba ed ec      b              c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebb b acC Da CB e b 

S D Y B%

Türkçe 40 18 20 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 9 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 5 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

190,733 44,06
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1614
RUMEYSA MERD 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 57 420 3413 145962 % 44,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCeaEDdCdEEBd BBdcbCadacCCcad a dcECDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AE ccdDEC EDaBDcDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EaDC a    eD        Eae                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız b dDad        ac cc 

S D Y B%

Türkçe 40 19 18 48

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 6 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 5 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 4 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

179,173 53,13
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1528
SEMA NUR GERGÜR 120 31 25 64 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 89 579 4113 176014 % 53,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız e cDEDaCdEEBd ce  bCCAbbbCDeB  dEDE    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız db bceDdC EDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   Dd            D  b a                c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız                  Bd 

S D Y B%

Türkçe 40 16 14 40

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 2 67

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 4 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

294,638 4,27
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1111
SENA KIVRAK 120 66 26 28 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 13 357 14140 % 4,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız aaeCcDEDDABEEBADddCECaCeacCCDeBCEEdbECDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız D    CDBDEBDEDCCBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DC ddED aCBCE D       C    Bd BaCC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız Ab D edBC aBeedEDACB

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 3 0 100

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 11 3 79

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 5 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 6 1 67

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 2 1 40

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

195,530 40,45
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1520
SERDAR SOLAKLI 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 45 367 3151 134018 % 40,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCeaEbdC E Bc BBdabCadacaCcCdeb d   DE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AE c  DEC EDCBDBDCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EaDCbad   bc d  Db  Eae   c a C    C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız ec e A CeB Ce   eB  

S D Y B%

Türkçe 40 13 18 33

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 6 29

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 12 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 3 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 1 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

144,283 78,93
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1463
SEVGİ BULDUK 120 25 47 48 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 175 974 6190 261492 % 78,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCceEDabBbaBe ea dbCCACabeDdB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız Ab b daECDdcaeDdbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız ceD  B    ab  a  E   ad DCDe            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız b bca bC dc B D b ed

S D Y B%

Türkçe 40 11 16 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 3 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 4 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 8 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 4 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

149,563 75,56
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1604
SİBEL GÜLERYÜZ 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 169 925 5918 250320 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC cEccCdEEBeeeaabbCCdbDaCbCBCE dbECadDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız d DC dAa Ccc  a b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 18 20 45

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 5 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 7 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 4 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

195,278 40,63
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  21
TUBA GÖKTÜRKLE R 120 39 40 41 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 47 371 3171 134617 % 40,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız deeCDDccDAdE BdDeBCcbbCAd CeDCBdc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız Dce      E  E  CBBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız ba eAdDabC CE DbeEaeaaC       B C   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız eb Db BeCaedcCc D eB

S D Y B%

Türkçe 40 16 15 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 3 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 3 29

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 13 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 5 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 3 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

164,455 64,82
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11B  -  1447
YASİN ALTIER 120 32 48 40 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 133 759 5042 214735 % 64,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aCacdDdbdEbcdbeaedCaCAdDeCbeBaEdEbdCbEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AbBbDeDdC EbedDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız dbDa aAb  ba e a EC  aa     C d       ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız aD                  

S D Y B%

Türkçe 40 14 26 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 14 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 5 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

137,095 83,15
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1480
AHMET ÇOBAN 120 15 16 89 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 186 1037 6557 275478 % 83,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC ca dbdEEBe deb CbCdCea               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız                BD CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız  DD   Ab          C  a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 7 14 18

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

111,938 93,45
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  58
ALİ BUĞRA 120 9 21 90 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 195 1149 7295 309595 % 93,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 20 13 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC edDBCcEdadceaddbbCdaceCed            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AaB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 7 20 18

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 4 7

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

176,218 55,49
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  29
BAHAR YILDIZ 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 98 614 4307 183842 % 55,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC ccDdb bEBdbcaC db ebbbCDCBaccEDECDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEcbDeaECaEDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız d  b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız          ee  b  dBc 

S D Y B%

Türkçe 40 17 19 43

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

154,700 72,08
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1576
BÜŞRA NUR DAMLI 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 159 874 5645 238782 % 72,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 24 7 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCed a aDbdEa  caa  baaddcbCDdBddEce CbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cD  eC BDEBDED CBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     A        a             d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 9 24 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 8 0

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,650 62,29
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1481
DİLARA BAYIRCIKLI 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 119 712 4856 206346 % 62,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız dCDccDdbdEEBAceaedbCadCDbCadBdcaEDaCbcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız ebebDeDECaEDCBDBDaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

146,953 77,28
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1502
DUDU ÇEVEN 120 19 19 82 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 174 952 6049 256016 % 77,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCb ccDDdaEEBd aa  bbCAC aCcee     aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cD E C  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız   b  ED                       B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e                   

S D Y B%

Türkçe 40 12 16 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 3 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 5 14

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

201,525 36,30
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1570
EBRU YILDIRIM 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 300 2826 120264 % 36,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCee cED A EE   ead CCCebD CDeBCEaEbECDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDda C  aEBDEDC BBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     A D b         a    Db               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 10 3 71

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 3 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

137,548 82,90
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1555
EGEMEN 120 22 42 56 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 184 1035 6538 274643 % 82,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 29 1 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ee cEbdbdEEBccceedbbCACcbeDCeaaadecabEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEecDBbbCDabeB BDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız c D   Ae   b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız     d               

S D Y B%

Türkçe 40 10 29 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,485 62,44
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1516
EMİNE EVLİYA 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 715 4869 206850 % 62,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız    a ccDeAdEcB  cBCddbaACeb*DedaEcEDabaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cD E CaBaEBaEDadBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız bC  A D Da  aaD   a   Ce                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e e acd             

S D Y B%

Türkçe 40 13 21 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 6 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 3 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

143,638 79,33
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1530
EMRULLAH YILMAZ 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 177 979 6218 262807 % 79,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbaC ccDcAdbEBdeeBdEbCCAdcbCDeeadEED    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDA      E       B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 15 20 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 6 29

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

130,770 86,45
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1561
ENES KÖSE 120 17 28 75 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(286380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 190 1081 6810 286380 % 86,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız C  cEacbdEEBe cad dCCebceCDCdCc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AbBba Dd       Ba CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız aaaaa      b         c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 11 16 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 4 29

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 7 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 5 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

133,250 85,17
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1543
ERDİNÇ AYDOĞDU 120 14 15 91 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 188 1063 6700 282155 % 85,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCab aED AdE Be daC ba  d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız Dccb e   E     CBBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız       D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 7 11 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 4 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

191,103 43,78
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1529
FATMA DOĞAN 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 414 3391 145030 % 43,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ed eEDaCBEEBe dedbCbCAdDaCDCBaEddeEdcEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız d  c  DEC EDC  BcCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDDa  Aa    B d      a     C          c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız a  c                

S D Y B%

Türkçe 40 20 18 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

191,103 43,78
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1529
FATMA DOĞAN 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 414 3391 145030 % 43,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ed eEDaCBEEBe dedbCbCAdDaCDCBaEddeEdcEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız d  c  DEC EDC  BcCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDDa  Aa    B d      a     C          c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız a  c                

S D Y B%

Türkçe 40 20 18 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

180,980 51,64
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1547
GİZE  KARAÖMER 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 82 547 3985 171079 % 51,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız aCeC cEDDAdE BdccBedbaC C         EDcaaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDdbaC BDdBaEDCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız b   AdDc                    e e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız c ebdDd    B    D  B

S D Y B%

Türkçe 40 14 14 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 3 14

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

170,933 59,67
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1572
GÖKSU ALTAN 120 31 38 51 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 111 678 4642 197683 % 59,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız dC acDBe bbBeeaeC bbCcCcbCDdB b   cCeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız daaDeBDEC EbCBDBcCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız a DbDcAed     E       e               B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız e  c e   de      a  

S D Y B%

Türkçe 40 14 19 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 6 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 7 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 1 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

168,495 61,60
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1573
HATİCE KOCAMAN 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 116 706 4801 204080 % 61,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CeDacDdbdEcBAeea  CCCeC CCDCBa  EDdCaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız E DC aAa                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 14 53

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 3 57

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 0 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

172,495 58,42
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1489
HATİCE KÜBRA GÜL 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 107 659 4555 193533 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbeC cdDeAdEEBADBBd eaacd bCDC  E      E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız      C  DEB E  C BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız DC   EDe                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız  eea  a         a   

S D Y B%

Türkçe 40 15 14 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 1 36

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 1 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 0 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

155,198 71,71
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1577
İREM TOPÇU 120 23 23 74 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 157 871 5620 237574 % 71,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 22 9 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC  cDc  c BAcea  baaddcbCDdBdd de CbEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız    cDBDEC ED BDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 9 22 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 5 0

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 7 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

201,483 36,33
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1491
MEHMET ALİ DANACI 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 301 2830 120356 % 36,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCbecDdbdEEBAceBCdCCddCDaecCBaaEEbabDEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dbcbDBaECDEeCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız  D C e a   b C   a  c   D  C  C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 21 48

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

182,758 50,25
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1465
MEHMET İRFAN HATİPOĞ 120 35 36 49 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 79 523 3875 166486 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbeCacEDbAdbEeAceBddCCddCDaecCBaaEEbabDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız DDdbcCaBaEBDEeCdBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız                      D c    ad dC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız Ae      C D       a 

S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

149,220 75,79
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1505
MİRAÇ KÖSE 120 19 18 83 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 170 929 5934 251078 % 75,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC cdDaCdEE eDcBe  CCcC  CDd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız                   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDDC dA                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız eaeeaeb             

S D Y B%

Türkçe 40 12 10 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 1 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 1 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 0 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 7 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

221,883 24,10
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1533
MUHAMMED YEŞİLOT 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 153 1901 79853 % 24,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CC DEDdbdbbBd dBddb CACcCCDCBdEdaDECDEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AEaDDeDEC EDCBDBDCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız EDD   c   eed   D    aa   bCe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 23 14 58

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 11 3 79

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 8 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 1 44

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

197,845 38,82
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1500
SİNEM YAŞAN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 340 3035 128618 % 38,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız cbCC DcD A EEB  dBC CCCdbDbCcCBC EEbcCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız eDdEeC  D BDEDCCeBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     A D          aa                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 12 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 7 1 78

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 6 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

166,918 62,90
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  0
ŞULE BEKLER 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 127 729 4913 208370 % 62,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbdCDccDDAdEEBAceaedbCadCDbCadBdcaEDaCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDebeCaeDEBDEDCaBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız                    a

S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

175,555 56,02
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11C  -  1523
YAREN  *KE 120 32 35 53 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 101 623 4357 185597 % 56,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eC ecDdC EEBd eB  baCddcbCDeBadEEDECccDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dccbeeDECDEbaBcBbbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız c D   Ab        D    a     C a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız    c e   B    e     

S D Y B%

Türkçe 40 18 17 45

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 2 17

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

186,495 47,34
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1509
AHMET BBAĞ 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(156821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 454 3635 156821 % 47,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BCCC DbDaAdEEBdcdBaabCCdbDaCDeB cdcDECbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDd  Cb DEBDEDeCBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız ea       b   c   Ea                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 5 57

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 5 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 3 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

167,215 62,65
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1605
BEYZA BAZ 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 124 721 4887 207563 % 62,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCdD  D AdEEBAcda  bbCAb  e C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDd  e  DEBDEDCdBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  a       b       E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 10 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 2 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 1 7

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

176,048 55,64
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  949
BURAK SEVİNÇ 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 99 616 4319 184312 % 55,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCeCccdebAddaBAbddCabCaeCcbCDeeCEEdadCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDdEaC BDEBaEDCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     b D           a         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e b               a 

S D Y B%

Türkçe 40 15 25 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

180,925 51,69
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1564
BÜŞRA GELDİ 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 83 550 3991 171230 % 51,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCaeecEDDceEEBADeaddCCCACcaCcdBdcdEbcCeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bcddBC  DEBDEbCCBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  b  Adb  C   e       ae   a   c   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 21 48

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 3 0 100

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 8 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 4 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

219,208 25,44
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1517
EMİNE ŞAHAN 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 168 1999 84285 % 25,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CC DbDBCdEEBdcdBd bCCdbDaCDbBacEdDECaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEcaDBDEC EDCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız d DC      D     b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 23 15 58

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

179,098 53,18
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1507
EREN KAYA 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 90 580 4118 176190 % 53,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BaCC DbD  dbEB cdB  bCCdbDaCDeBadaEbECcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDddeC eecBDEDCCBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  a  AdD b     c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e    D              

S D Y B%

Türkçe 40 18 16 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 2 67

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 4 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

197,225 39,25
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1600
ESMAGÜL GÖVLER 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 347 3065 130032 % 39,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCCeeDcDDddEbBdccBe bbCACcCCDCBaEEEbaCbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cbA eC eDdB aeaCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız D   AbD  C b      a  D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebe bDB    B Ce c  c

S D Y B%

Türkçe 40 21 18 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 3 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 4 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

218,065 26,05
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  20
ESRA BAĞSIZ 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 177 2047 86309 % 26,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCeDEDBCdbEBdDeeCdCCCcCbaCDCBCEEEDECbEbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız ddBbDaDECDEDaBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız aDD   Ab   b    a aa aa               d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 26 14 65

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 3 67

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 7 1 88

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 11 3 79

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 9 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 3 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 3 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

141,995 80,36
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1538
FATMANUR SIRMA 120 19 24 77 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(266228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 179 998 6321 266228 % 80,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbed   bDd EEBAb aC aCCAdbCCceBaEcEbcCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  a  AdD D  db     ca                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 18 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 6 0

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 1 67

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Matematik-1 40 3 6 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 3 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

142,938 79,75
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  0
FURKAN ÇİFTÇİ 120 19 23 78 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 178 989 6260 264208 % 79,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CCaeEcd dbEBdc Bd bCed edCDaB E EDaaDEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız b  b c         Ba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   D   A                    b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 18 40

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 3 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 0 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 5 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

217,335 26,46
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1510
GÜLFİDAN YERLİ 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 184 2076 87643 % 26,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız  CCC DEDDAdEaB  cae CCCdCbaCDeBCEddD CcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDAEeC  DEBDEDCCBBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  C    D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 6 0 75

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 5 57

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

182,985 50,09
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1568
HATİCE TOPÇU 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 77 513 3856 165927 % 50,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız dC DbDBCdcbBdcdBe bCCdbDaCDeBCEEEDaeDcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dbcbD DECbEDeBDBDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız    dDd aebc                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız          Ba         

S D Y B%

Türkçe 40 20 17 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 6 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümeler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 1 0 100

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

186,290 47,50
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1589
İMURATÇAY 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 69 458 3647 157370 % 47,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BeeC Dbb AdEEBdcaB  bCCdCcaCDCBacEcDECbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDdEBC  DEBDEeaCBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız c       a         a         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız ebe b               

S D Y B%

Türkçe 40 20 16 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

173,008 58,02
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1591
M EMİN BAYANA 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 106 657 4527 192211 % 58,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız dd DcDdbdEEBbceBe bCCdCcaCcCeaccEcEdbE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız bEBDDdeECa     BDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   D e A    b      C  aa  C C B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 14 23 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 4 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 3 1 50

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

161,893 66,78
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1599
MEHMETCAN YILDIZ 120 29 38 53 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 138 788 5215 221221 % 66,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eCcaccdCdcEBdcdBddbCCdbDaCDeBacEEbaCeEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız    aDaDEC    B BbCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız ceDCccc                               aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız ebbDd C             

S D Y B%

Türkçe 40 17 23 43

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 7 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 7 2 4 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

155,583 71,43
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1583
MELDA ÇOLAK 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 156 867 5600 236648 % 71,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız    DEadbdbEB ccadbCCaddbdCceBaEbdecCcE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız    DD Da  EDCBDBDCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız b Da  e    b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız    D                

S D Y B%

Türkçe 40 12 23 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 3 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

177,948 54,10
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1490
MENNAN GÖZALAN 120 31 28 61 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 94 592 4203 179217 % 54,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız eeccEDdCdEaBebcdC bbCcdeaCce   E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AEabDeDEC EDCBDBaCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız  DDd  AC   a                          c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız e  DB      C    a   

S D Y B%

Türkçe 40 9 19 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 4 14

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

154,483 72,22
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1009
MERVE KOCACIK 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 160 876 5655 239259 % 72,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbebcccDDddEEBecdBebbCCdbDaCDCdacaEDcbbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aab  CbBDdBDEDeCBBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     A             b           e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız      c              

S D Y B%

Türkçe 40 15 25 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

S D Y B%

Tarih-1 5 0 3 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

192,720 42,54
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  35
MERYEM GÖK 120 36 29 55 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 397 3307 140917 % 42,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CdecEDBCdEbBecdcddbbCAdceCcCBecEEcECbEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız daBaD DEC EDeBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız d D   AC   b a       a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 21 48

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 4 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

120,610 90,71
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  50
NEZİR AHISKALI 120 7 5 108 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 192 1125 7119 300514 % 90,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BaC                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız     A D beB   D   aa D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 2 1 5

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 1 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 0 11

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 0 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 4 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

175,765 55,86
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1587
NİSA KATAN 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 100 618 4337 185045 % 55,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dbed DcD A bEBd caddCaCddbeCDeBCaEEDaCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aDdEeC  aEBDEDCdaBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız       D     d     a                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e    D        c     

S D Y B%

Türkçe 40 17 19 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 5 64

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

164,518 64,77
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1515
RABİA KÖLÜ 120 28 32 60 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 132 756 5037 214563 % 64,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCdd aEDDe EbBdceee bCCACcdCDdBaEEdDcCaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aD   C aDEB    CdBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız b    ED                       a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız e ebCcd            c

S D Y B%

Türkçe 40 18 19 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

195,210 40,68
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1607
RABİA TEKER 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 372 3173 134765 % 40,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız dCeC DEDDAdEE dc B  d CdCDbCDaB EEEDcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız aDdE a        CCBBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  a  A D D                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 23 10 58

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 3 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 0 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 10 3 71

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 1 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

206,493 32,92
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1537
SAADET NUR GÜNER 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 268 2582 109062 % 32,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız ed DcDBbdbEee eaCbCaCddDCCDdBCEEEbECaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız dEBbDaDECbEDCBDBDCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız E D                  aC      d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 11 3 79

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

188,173 46,05
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  0
SELVİNAZ ÇİMER 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 64 440 3551 152546 % 46,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız a dC DEDDc bEB  eBd edCcdDCCDdBaEEEeEbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız bDeE C  DEBDEbCCBcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız  d  A D           a         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 18 16 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

174,545 56,80
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1550
SIDIKA SARCAN 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 102 638 4422 188176 % 56,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BCCCDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

Cevaplarınız BeeCbDbDDAdcEBdcdBCabCCdbDaCDeBCdEEeaeDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Cevaplarınız cDdacCbBeEBDEDeCBBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Cevaplarınız                               e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 20 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 3 67

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

180,158 52,32
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1501
SILA ARSLAN 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 570 4047 173323 % 52,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız aC ccDBb EEBb eB  baCdbcbCDaBCEbdbcCaEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız AbBcD DECaEbCBDBDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   Dd                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 15 19 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

190,685 44,10
%

HATAY / KIRIKHAN
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

11D  -  1513
SUDENAZ DÖNMEZ 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 58 421 3415 146109 % 44,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 198 1181 7574 331284

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

Cevaplarınız CC DEDdCdbEBd eaebeCCdCbCCDeBdaEEbaCaEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Cevaplarınız Ad cD DEa EDb  BDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Cevaplarınız   DC d        a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 17 53

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 6 3 67

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63

Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0

Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33

Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümeler 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0

Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0

Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
